
14/7/2021 Correo: Juzgado 01 Civil Circuito - Meta - Villavicencio - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADU1ZTY0ZGM0LTlmY2EtNGMyNy1hNjE1LTE3ZWE5ZGYyZjIyMgAQAJ2PnKrfrhFGqsfUlXqcuwI%3D 1/1

Fwd: PROCESO EJECUTIVO : 500013153001-2019-00007-00

antoniohatay@gmail.com Hatay <antoniohatay94@gmail.com>
Mié 14/07/2021 14:36
Para:  Juzgado 01 Civil Circuito - Meta - Villavicencio <ccto01vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (328 KB)
LIQUIDACION 1 DEL CREDITO HUGO ANTONIO RUSSI VS. FERREACEROS Y OTROS (1).pdf;

---------- Forwarded message ---------

De: antoniohatay@gmail.com Hatay <antoniohatay94@gmail.com>

Date: lun, 12 de jul. de 2021 a la(s) 10:00

Subject: PROCESO EJECUTIVO : 500013153001-2019-00007-00

To: <ccto01vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: <ccto01vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>


PROCESO DE REMITIR LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO CONFORME LO ORDENADO EN LA
ÚLTIMA PROVIDENCIA
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Antonio José Hatay Aguirre 
 Abogado Universidad Nacional de Colombia 

Señor 

JUEZ PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO (META) 
E. S. D 
 

Referencia: PROCESO  EJECUTIVO POSTERIOR AL PROCESO DE RESTITUCIÓN DE INMUEBLE  
Demandante: HUGO ANTONIO RUSSI RODRIGUEZ    
Demandando: SOCIEDAD FERREACEROS Y ESTRUCTURAS DE COLOMBIA SAS Y OTROS 
Radicado: 500013153001-2019-00007-00 

  
ANTONIO JOSE HATAY AGUIRRE, de condiciones civiles conocidas, obrando en 

calidad de apoderado  de la parte actora Sr. HUGO ANTONIO RUSSI RODRIGUEZ, doy 
cumplimiento a lo ordenado en su última providencia, realizando la LIQUIDACIÓN DEL 
CRÉDITO correspondiente al presente PROCESO EJECUTIVO SEGUIDO DEL RESTITUCIÓN DE 
INMUEBLE, para lo cual se procederá a liquidar el capital e intereses bancarios 
corrientes mensuales generados por cada uno de los canon de arrendamiento insolutos 
y aludidos en el AUTO MANDAMIENTO EJECUTIVO, partiendo del día siguiente en que se 
hicieron exigibles hasta la fecha en que se presenta esta liquidación. 
 

 
VALOR SUMA DE 

CAPITAL 

 
PERIODO CANON 
ARRENDAMIENTO 

 
VALOR SUMA DE 

INTERRES BANCARIOS 

PERIODO DE COBRO DE INTERESE 
BANCARIOS CORRIENTES 

$19’000.000,oo 05 NOVIEMBRE DE 
2018 

$ 14.085.507,50 
 

DEL 06 NOV/18 AL 12/JUL/21 

$19’000.000,oo 05 DICIEMBRE DE 
2018 

$ 13.715.197,50 
 

DEL 06 DIC/18 AL 12/JUL/21 

$19’000.000,oo 05 ENERO DE 2019 $ 13.255.587,50 
 

DEL 06 ENE/19 AL 12/JUL/21 

$19’000.000,oo 05 FEBRERO DE 2019 $ 12.797.972,50 
 

DEL 06 FEB/19 AL 12/JUL/21 

$19’000.000,oo 05 MARZO DE 2019 $ 12.331.665,00 
 

DEL 06 MAR/19 AL 12/JUL/21 

$19’000.000,oo 05 ABRIL DE 2019 $ 11.871.865,00 
 

DEL 06 ABR/19 AL 12/JUL/21 

$19’000.000,oo 05 MAYO DE 2019 $ 11.412.920,00 
 

DEL 06 MAYO/19 AL 12/JUL/21 

$19’604.200,oo 05 JUNIO DE 2019 $ 11.112.934,83 
 

DEL 06 JUN/19 AL 12/JUL/21 

$19’604.200,oo 05 JULIO DE 2019 $ 10.734.573,77 
 

DEL 06 JUL/19 AL 12/JUL/21 

$19’604.200,oo 05 AGOSTO DE 2019 $ 10.356.604,80 
 

DEL 06 AGOS/19 AL 12/JUL/21 

$19’604.200,oo 05 SEPTIEMBRE DE 
2019 

$ 9.883.163,37 
 

DEL 06 SET/19 AL 12/JUL/21 

$19’604.200,oo 05 OCTUBRE DE 2019 $ 9.410.800,17 
 

DEL 06 OCT/19 AL 12/JUL/21 

$19’604.200,oo 05 NOVIEMBRE DE 
2019 

$ 8.943.092,97 
 

DEL 06 NOV/19 AL 12/JUL/21 

$19’604.200,oo 05 DICIEMBRE DE 
2019 

$ 8.477.346,19 
 

DEL 06 DIC/19 AL 12/JUL/21 

$19’604.200,oo 05 ENERO DE 2020 $ 8.014.638,05 
 

DEL 06 ENE/19 AL 12/JUL/21 

$19’604.200,oo 05 FEBRERO DE 2020 $ 7.553.253,21 
 

DEL 06 FEB/19 AL 12/JUL/21 

$19’604.200,oo 05 MARZO DE 2020 $ 7.086.722,26 
 

DEL 06 MAR/19 AL 12/JUL/21 

$19’604.200,oo 05 ABRIL DE 2020 $ 6.623.622,04 
 

DEL 06 ABR/19 AL 12/JUL/21 

$19’604.200,oo 05 MAYO DE 2020 $ 6.168.069,45 
 

DEL 06 MAYO/19 AL 12/JUL/21 

$387.854.600,oo 
VALOR SUMA 
CAPITAL 

 $183.952.372,70 
VALOR SUMA INTERESES 

BANCARIOS 

 



 

VALOR CAPITAL:      $387’854.600,oo 
VALOR INTERESES BANCARIOS CORRIENTES: $183’952.372,70 
CONCEPTO CLAUSULA PENAL:    $ 39’604.200,oo  
AGENCIAS EN DERECHO:     $  2’000.000,oo 

GRAN TOTAL COBRO EJECUTIVO    $613’411.172,70 

 

GRAN TOTAL: SEISCIENTOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA 
Y DOS PESOS CON 70 CTVOS ($613’411.172,70)  
 
Los intereses se tasaron conforme el certificado expedido por la SUPERINTENDENCIA 
FINANCIERA DE COLOMBIA, empezando a contabilizarse a partir del día siguiente en 
que cada uno de los canon de arrendamiento se hicieron exigibles, hasta la fecha en 
que se presenta esta liquidación, esto es, el DÍA 12 DE JULIO DE 2021 y conforme a 
las pautas que al respecto pregona el Articulo 884 del Código de Comercio.   
 

Cordialmente,  
 

 
ANTONIO JOSE HATAY AGUIRRE 
C.C. No 19.426.781 de Bogotá 
T.P. No 76.008 del C.S de la J 
Correo Electrónico: hatay132001@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carrera 31 No 38-55 Oficina 202 Centro de Villavicencio 
Celular: 311-2-43-71-63- Correo: hatay132001@yahoo.com 
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