
 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M., de hoy 19 de abril de 2022, se fija en lugar visible de la Oficina de 
Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali y por el 
término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 110 del C.G.P. 
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali, y para 
efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres (3) días de término de 
traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la carpeta del cuaderno principal, 
ID 47. 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XER/008-2017-00207. 
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RV: LIQUIDACIÓN DEL CREDITO DDTE DAVIVIENDA DDO JEAN PIERRE BEDROSSIAN RAD. 8-
2017-207

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 29/03/2022 16:47

 
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  

DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 
 

Atento saludo.

Remito para respec�vo registro.  

Cordialmente,

 
 
NINY JHO ANNA DUQUE
Asistente Administra�vo.
 

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfono: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

De: Alvaro Jose Herrera Hurtado <aherrera@cobranzasbeta.com.co>
Enviado: martes, 29 de marzo de 2022 16:24
Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: LIQUIDACIÓN DEL CREDITO DDTE DAVIVIENDA DDO JEAN PIERRE BEDROSSIAN RAD. 8-2017-207
 

Buenas tardes

Adjunto liquidación del crédito para su tramite.

Gracias.

Atentamente,

Alvaro José Herrera Hurtado
Abogado Interno

mailto:oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
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Promociones y Cobranzas Beta
Carrera 5 No. 13-46, Piso 6, Edificio el cafe
Tel. 2415086 Ext. 3951

---------- Forwarded message ---------
De: <notificacionespycb@pycobranzasbeta.com.co>
Date: mar, 29 mar 2022 a las 16:23
Subject: 
To: <aherrera@cobranzasbeta.com.co>

AVISO LEGAL : Este mensaje es confidencial, puede contener
información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por
personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión
por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente.
esta prohibida su retención, grabación, utilización, aprovechamiento
o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido
a programas antivirus. No obstante, el BANCO DAVIVIENDA S.A. y sus FILIALES  no
asumen ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por 
el recibo y el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario
verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros
defectos. El presente correo electrónico solo refleja la opinión de
su Remitente y no representa necesariamente la opinión oficial del
BANCO DAVIVIENDA S.A. y sus FILIALES  o de sus Directivos

mailto:notificacionespycb@pycobranzasbeta.com.co
mailto:aherrera@cobranzasbeta.com.co






 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M., de hoy 19 de abril de 2022, se fija en lugar visible de la Oficina de 
Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali y por el 
término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 110 del C.G.P. 
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali, y para 
efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres (3) días de término de 
traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la carpeta del cuaderno principal, 
ID 04. 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XER/009-2019-00241 
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RV: LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO EXPEDIENTE 76001310300920190024100

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 16/03/2022 11:47

 
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  

DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 
 

Atento saludo.

Remito para respec�vo registro.  

Cordialmente,

 
 
NINY JHO ANNA DUQUE
Asistente Administra�vo.
 

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfono: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

De: WILSON GOMEZ LOZANO <wgl1977@yahoo.com>
Enviado: miércoles, 16 de marzo de 2022 10:58
Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 03 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali
<j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Carlos Gómez <cape81@hotmail.com>; Deicy Montero <archivodrcarlosgomez@gmail.com>
Asunto: LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO EXPEDIENTE 76001310300920190024100
 
Doctora
ADRIANA CABAL TALERO
JUEZ 03 CIVIL CIRCUITO EJECUCIÓN SENTENCIAS DE CALI – V
secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
 
PROCESO:    EJECUTIVO POR COSTAS

DTE.:              CARLOS ALBERTO GOMEZ VALDIVIESO
DDO.:             FRANCIA EDITH MENDOZA MUNERA; JACKELYNNE MENDOZA
MUNERA; BLANCA STEPHANNY SALAZAR MUNERA; MARÍA DEL SAGRARIO
MUNERA GRANADOS; IRENE ZAPATA MUNERA Y CESAR ESTIVEN SALAZAR
MUNERA

mailto:oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
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RAD.:              76001310300920190024100
ORIGEN         JUEZ NOVENO (09) CIVIL DEL CIRCUITO
 
ASUNTO:       LIQUIDACION DEL CREDITO
 
Respetada Juez,
 
WILSON GOMEZ LOZANO, 

WILSON GÓMEZ LOZANO
T.P. 123.229 del C. S. de la Jra.
LOZANO ASESORES S.A.S.
Número de Identif icación Tributaria 901056280-5
Celular 312 298 86 68
 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información del remitente. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por
error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá
usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2.009 y todas las que le
apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos
adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que
puede guardarlo como un archivo digital.



Doctora 
ADRIANA CABAL TALERO 
JUEZ 03 CIVIL CIRCUITO EJECUCIÓN SENTENCIAS DE CALI – V 
secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co 
j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co 
 
PROCESO:  EJECUTIVO POR COSTAS  
DTE.: CARLOS ALBERTO GOMEZ VALDIVIESO  
DDO.:  FRANCIA EDITH MENDOZA MUNERA; JACKELYNNE MENDOZA 

MUNERA; BLANCA STEPHANNY SALAZAR MUNERA; MARÍA DEL 
SAGRARIO MUNERA GRANADOS; IRENE ZAPATA MUNERA Y CESAR 
ESTIVEN SALAZAR MUNERA 

RAD.:  76001310300920190024100 
ORIGEN  JUEZ NOVENO (09) CIVIL DEL CIRCUITO 
 
ASUNTO:  LIQUIDACION DEL CREDITO  
 
Respetada Juez, 
 
WILSON GOMEZ LOZANO, apoderado del Sr. CARLOS ALBERTO GOMEZ VALDIVIESO- 
con el debido y acostumbrado respeto, adjunto liquidación del crédito.  
 

A) FRANCIA EDITH MENDOZA MUNERA:  
 
1.- COSTAS PROCESO ORDINARIO TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS 
CUENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($302.842,oo)  
 
2.- INTERESES MORATORIOS SOBRE CAPITAL DESDE EL 12 DE NOVIEMBRE 
DE 2.020 HASTA EL PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN (ART. 1617 C.C.)  
 
NOVIEMBRE 2.020 (18 DIAS) $ 908,526 
DICIEMBRE 2.020 A MARZO 2.022 (16 MESES) $ 24.227,36 
 
B) JACKELYNNE MENDOZA MUNERA  
 
1.- COSTAS PROCESO ORDINARIO TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS 
CUENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($302.842,oo)  
 
2.- INTERESES MORATORIOS SOBRE CAPITAL DESDE EL 12 DE NOVIEMBRE 
DE 2.020 HASTA EL PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN (ART. 1617 C.C.)  
 
NOVIEMBRE 2.020 (18 DIAS) $ 908,526 
DICIEMBRE 2.020 A MARZO 2.022 (16 MESES) $ 24.227,36 
 
C) BLANCA STEPHANNY SALAZAR MUNERA  
 
1.- COSTAS PROCESO ORDINARIO TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS 
CUENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($302.842,oo)  
 
2.- INTERESES MORATORIOS SOBRE CAPITAL DESDE EL 12 DE NOVIEMBRE 
DE 2.020 HASTA EL PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN (ART. 1617 C.C.)  
 
NOVIEMBRE 2.020 (18 DIAS) $ 908,526 
DICIEMBRE 2.020 A MARZO 2.022 (16 MESES) $ 24.227,36 
 
D) MARÍA DEL SAGRARIO MUNERA GRANADOS  
 
1.- COSTAS PROCESO ORDINARIO TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS 
CUENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($302.842,oo)  
 
2.- INTERESES MORATORIOS SOBRE CAPITAL DESDE EL 12 DE NOVIEMBRE 
DE 2.020 HASTA EL PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN (ART. 1617 C.C.)  
 
NOVIEMBRE 2.020 (18 DIAS) $ 908,526 

mailto:secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co


DICIEMBRE 2.020 A MARZO 2.022 (16 MESES) $ 24.227,36 
 
E) IRENE ZAPATA MUNERA  
 
1.- COSTAS PROCESO ORDINARIO TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS 
CUENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($302.842,oo)  
 
2.- INTERESES MORATORIOS SOBRE CAPITAL DESDE EL 12 DE NOVIEMBRE 
DE 2.020 HASTA EL PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN (ART. 1617 C.C.)  
 
NOVIEMBRE 2.020 (18 DIAS) $ 908,526 
DICIEMBRE 2.020 A MARZO 2.022 (16 MESES) $ 24.227,36 
 
F) CESAR ESTIVEN SALAZAR MUNERA  
 
1.- COSTAS PROCESO ORDINARIO TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS 
CUENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($302.842,oo)  
 
2.- INTERESES MORATORIOS SOBRE CAPITAL DESDE EL 12 DE NOVIEMBRE 
DE 2.020 HASTA EL PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN (ART. 1617 C.C.) 
 

NOVIEMBRE 2.020 (18 DIAS) $ 908,526 
DICIEMBRE 2.020 A MARZO 2.022 (16 MESES) $ 24.227,36 
 
TOTAL A MARZO 2.022….………………………………………………..…….$1.967.867,316 
 
De la Señora Juez, atentamente: 
 
 
 
 
 
 
WILSON GOMEZ LOZANO 
C.C. No. 94’501.535 de Cali – Valle 
T.P. No. 123.229 del C. S. de la Jra. 
 
 



 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M., de hoy 19 de abril de 2022, se fija en lugar visible de la Oficina de 
Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali y por el 
término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 110 del C.G.P. 
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali, y para 
efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres (3) días de término de 
traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la carpeta del cuaderno principal, 
ID 05. 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XER/009-2020-00054. 
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RV: 09-2020-00054 BBVA - PUNTOTEX INTERNACIONAL SAS - LIQ CRED

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 25/03/2022 15:18

 
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  

DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 
 

Atento saludo.

Remito para respec�vo registro.  

Cordialmente,

 
 
NINY JHO ANNA DUQUE
Asistente Administra�vo.
 

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfono: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

De: Puerta y Castro <puertaycastro@puertaycastro.com>
Enviado: viernes, 25 de marzo de 2022 14:45
Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Mario Alberto Pinto Calderon <mario.pinto@puertaycastro.com>
Asunto: 09-2020-00054 BBVA - PUNTOTEX INTERNACIONAL SAS - LIQ CRED
 
Señor 
JUEZ TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI  
E.             S.             D. 
 
 
REF.:                     PROCESO EJECUTIVO DE BBVA COLOMBIA SA CONTRA PUNTOTEX INTERNACIONAL SAS  NIT

805.021.653-1 
 

RADICACIÓN:     09-2020-00054
 
ASUNTO:               LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO 

 
 

mailto:oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
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DORIS CASTRO VALLEJO, apoderada judicial de la parte demandante en el proceso de la referencia, de acuerdo a lo
solicitado por su despacho, me permito presentar liquidación del crédito que ejecu�vamente se cobra en este
proceso para su estudio y aprobación. 
 
 
Del señor Juez,  
 
Atentamente,  
 
 
 
 
DORIS CASTRO VALLEJO 
C. C. No. 31.294.426 de Cali 
T. P. No. 24.857 C. S. Judicatura 
PUERTA Y CASTRO ABOGADOS S.A.S. 
AVENIDA 5B NORTE No. 21N-42 -CALI 
PBX: (57) (2) 665 38 08 (EXT.112)
CEL: 3148887070 

jgm

NOTA: POR FAVOR ENVIAR CONFIRMACIÓN DE LECTURA DEL PRESENTE CORREO 
 



Señor

JUEZ TERCERO CIVIL CIRCUITO DE EJECUCION DE CALI

E.   S.   D.

REF.: PROCESO: EJECUTIVO

DEMANDANTE: BBVA COLOMBIA

DEMANDADO: PUNTOTEX INTERNACIONAL S.A.S. Y OTRA

RADICACIÓN: 09-2020-054

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO.

Del señor Juez, 

Atentamente, 

DORIS CASTRO VALLEJO

C. C. No. 31.294.426 de Cali

T. P. No. 24.857 C. S. Judicatura

jgm

AV. 5B NORTE No. 21N-42 - Cali - Colombia

PBX: 6653808 - Cel: 314 8887070
puertaycastro@puertaycastro.com

DORIS CASTRO VALLEJO, apoderada judicial de la parte demandante en el proceso de la referencia, conforme

a lo ordenado por su Despacho en la sentencia, me permito presentar liquidación del crédito, para su estudio y

aprobación

mailto:puertaycastro@puertaycastro.com


 JUEZ TERCERO CIVIL CIRCUITO DE EJECUCION DE CALI

DEMANDANTE BBVA COLOMBIA

DEMANDADO PUNTOTEX INTERNACIONAL S.A.S. Y OTRA

RADICACION 09-2020-054

 EXIGIBILIDAD CAPITAL TASA PACTADA TASA DE PLAZO FECHA DE PLAZO PAGARE No. 00130072540100026875

$4.963.131 0,00% 0,00%

 

SALDO DESPUES 

SALDO VALOR FECHA FECHA VALOR DE INTERESES O % EFEC % MAX TASA TASA VALOR MORA FECHA RESOL

CAPITAL CAPITAL EXIGIBILIDAD ABONO ABONO ABONO A CAPITAL ANUAL MORA EFECT NOMIN MENSUAL VIGENCIA SUPER

$ 4.963.131 $ 4.963.131 12/02/2020 19,06% 28,59% 2,38% 2,12% $ 56.053 feb-20 0094

$ 4.963.131 18,95% 28,43% 2,37% 2,11% $ 104.557 mar-20 0205

$ 4.963.131 18,69% 28,04% 2,34% 2,08% $ 103.273 abr-20 0351

$ 4.963.131 18,19% 27,29% 2,27% 2,03% $ 100.793 may-20 0437

$ 4.963.131 18,12% 27,18% 2,27% 2,02% $ 100.445 jun-20 505

$ 4.963.131 18,12% 27,18% 2,27% 2,02% $ 100.445 jul-20 605

$ 4.963.131 18,29% 27,44% 2,29% 2,04% $ 101.290 ago-20 0685

$ 4.963.131 18,35% 27,53% 2,29% 2,05% $ 101.588 sep-20 0769

$ 4.963.131 18,09% 27,14% 2,26% 2,02% $ 100.295 oct-20 0869

$ 4.963.131 17,84% 26,76% 2,23% 2,00% $ 99.049 nov-20 0947

$ 4.963.131 17,46% 26,19% 2,18% 1,96% $ 97.148 dic-20 1034

$ 4.963.131 17,32% 25,98% 2,17% 1,94% $ 96.446 ene-21 1215

$ 4.963.131 17,54% 26,31% 2,19% 1,97% $ 97.549 feb-21 0064

$ 4.963.131 17,41% 26,12% 2,18% 1,95% $ 96.898 mar-21 0161

$ 4.963.131 17,31% 25,97% 2,16% 1,94% $ 96.396 abr-21 0305

$ 4.963.131 17,22% 25,83% 2,15% 1,93% $ 95.944 may-21 0407

$ 4.963.131 17,21% 25,82% 2,15% 1,93% $ 95.893 jun-21 0509

$ 4.963.131 17,18% 25,77% 2,15% 1,93% $ 95.743 jul-21 0622

$ 4.963.131 17,24% 25,86% 2,16% 1,94% $ 96.044 ago-21 0804

$ 4.963.131 17,19% 25,79% 2,15% 1,93% $ 95.793 sep-21 0931

$ 4.963.131 17,08% 25,62% 2,14% 1,92% $ 95.240 oct-21 1095

$ 4.963.131 17,27% 25,91% 2,16% 1,94% $ 96.195 nov-21 1259

$ 4.963.131 17,46% 26,19% 2,18% 1,96% $ 97.148 dic-21 1405

$ 4.963.131 17,66% 26,49% 2,21% 1,98% $ 98.150 ene-22 1597

$ 4.963.131 18,30% 27,45% 2,29% 2,04% $ 101.340 feb-22 0143

$ 4.963.131 18,47% 27,71% 2,31% 2,06% $ 102.183 mar-22 0256

TOTAL $ 4.963.131 $ 0 $ 0 $ 2.521.896
 

$ 4.963.131

$ 2.521.896

$ 0

$ 7.485.027

SALDO CAPITAL

INTERESES DE MORA

TOTAL DEUDA
INTERESES DE PLAZO



 JUEZ NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI

DEMANDANTE BBVA COLOMBIA

DEMANDADO PUNTOTEX INTERNACIONAL S.A.S. Y OTRA

RADICACION 09-2020-054

 EXIGIBILIDAD CAPITAL TASA PACTADA TASA DE PLAZO FECHA DE PLAZO PAGARE No. 00729600159593

$195.715.291 0,00% 12,41%

 

SALDO DESPUES 

SALDO VALOR FECHA FECHA VALOR DE INTERESES O % EFEC % MAX TASA TASA VALOR MORA FECHA RESOL

CAPITAL CAPITAL EXIGIBILIDAD ABONO ABONO ABONO A CAPITAL ANUAL MORA EFECT NOMIN MENSUAL VIGENCIA SUPER

$ 195.715.291 $ 195.715.291 13/02/2020 19,06% 28,59% 2,38% 2,12% $ 2.072.234 feb-20 0094

$ 195.715.291 18,95% 28,43% 2,37% 2,11% $ 4.123.084 mar-20 0205

$ 195.715.291 18,69% 28,04% 2,34% 2,08% $ 4.072.441 abr-20 0351

$ 195.715.291 18,19% 27,29% 2,27% 2,03% $ 3.974.652 may-20 0437

$ 195.715.291 18,12% 27,18% 2,27% 2,02% $ 3.960.920 jun-20 505

$ 195.715.291 18,12% 27,18% 2,27% 2,02% $ 3.960.920 jul-20 605

$ 195.715.291 18,29% 27,44% 2,29% 2,04% $ 3.994.252 ago-20 0685

$ 195.715.291 18,35% 27,53% 2,29% 2,05% $ 4.006.002 sep-20 0769

$ 195.715.291 18,09% 27,14% 2,26% 2,02% $ 3.955.031 oct-20 0869

$ 195.715.291 17,84% 26,76% 2,23% 2,00% $ 3.905.885 nov-20 0947

$ 195.715.291 17,46% 26,19% 2,18% 1,96% $ 3.830.928 dic-20 1034

$ 195.715.291 17,32% 25,98% 2,17% 1,94% $ 3.803.234 ene-21 1215

$ 195.715.291 17,54% 26,31% 2,19% 1,97% $ 3.846.734 feb-21 0064

$ 195.715.291 17,41% 26,12% 2,18% 1,95% $ 3.821.042 mar-21 0161

$ 195.715.291 17,31% 25,97% 2,16% 1,94% $ 3.801.254 abr-21 0305

$ 195.715.291 17,22% 25,83% 2,15% 1,93% $ 3.783.426 may-21 0407

$ 195.715.291 17,21% 25,82% 2,15% 1,93% $ 3.781.444 jun-21 0509

$ 195.715.291 17,18% 25,77% 2,15% 1,93% $ 3.775.497 jul-21 0622

$ 195.715.291 17,24% 25,86% 2,16% 1,94% $ 3.787.389 ago-21 0804

$ 195.715.291 17,19% 25,79% 2,15% 1,93% $ 3.777.480 sep-21 0931

$ 195.715.291 17,08% 25,62% 2,14% 1,92% $ 3.755.659 oct-21 1095

$ 195.715.291 17,27% 25,91% 2,16% 1,94% $ 3.793.333 nov-21 1259

$ 195.715.291 17,46% 26,19% 2,18% 1,96% $ 3.830.928 dic-21 1405

$ 195.715.291 17,66% 26,49% 2,21% 1,98% $ 3.870.418 ene-22 1597

$ 195.715.291 18,30% 27,45% 2,29% 2,04% $ 3.996.211 feb-22 0143

$ 195.715.291 18,47% 27,71% 2,31% 2,06% $ 4.029.479 mar-22 0256

TOTAL $ 195.715.291 $ 0 $ 0 $ 99.309.877
 

$ 195.715.291

$ 99.309.877

$ 8.197.738

$ 303.222.906

SALDO CAPITAL

INTERESES DE MORA

INTERESES DE PLAZO

TOTAL DEUDA



PAGARE No. 00130072540100026875

CAPITAL $ 4.963.131

INTERESES DE MORA $ 2.521.896

TOTAL .................................................... $ 7.485.027

PAGARE No. 00729600159593

CAPITAL $ 195.715.291

INTERESES DE MORA $ 99.309.877

INTERESES DE PLAZO $ 8.197.738

TOTAL .................................................... $ 303.222.906

TOTAL LIQUIDACION CREDITO $ 310.707.932

RESUMEN LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO


