A Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion JOCN
é Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias Sl('( : 'A
U Repiiblica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO

A las ocho 08:00 A.M., de hoy_21 de abril de 2022, se fija en lugar visible de la
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucion de Sentencia
de Cali y por el término de un (1) dia la lista con la constancia de conformidad al
articulo 110 del CGP.

A las ocho 08:00 A.M. del dia siguiente al de esta fijacion empiezan a correr en la
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucion de Sentencia
de Cali y para efectos de lo establecido en el Cédigo General del Proceso, los tres
(3) dias de término de traslado del Recurso de Reposicion y en Subsidio de
Apelacion, visible en la carpeta del cuaderno principal, ID 51.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

XER/ 003-2009-00564



18/11/21 15:32 Correo: David Rene Narvaez Rodriguez - Outlook

RV: RECURSO CONTRA AUTO QUE NEGO PAGO DE PASIVOS 003-2009-00564-00

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali <secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 18/11/2021 11:35

=R Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
by aﬁ: Conscjo Superior de la Judicatura de Sentencias SI GCJ"‘IA
u Repiblica de Colombia Calii = Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA VALENZUELA GARZON
Asistente Administrativo.

ST
Calle 8 No. 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas . (@0 ﬂ
Teléfonos: (2) 889 1593 icontec =N a—
Correo electrdnico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

CO-8C5780-178

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADM3NDIyNWMyLWZKY TktNGFjNC1hZTE1LTNMOGFKkNmMNmMmMGEyYyZgAQADJWsUIDI35NkFS32IDfFho%3D 113
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18/11/21 15:32 Correo: David Rene Narvaez Rodriguez - Outlook

De: Juzgado 03 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: jueves, 18 de noviembre de 2021 9:58

Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali <secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: RECURSO CONTRA AUTO QUE NEGO PAGO DE PASIVOS 003-2009-00564-00

De: CARLOS HUMBERTO FAJARDO HERNANDEZ <CARLOSHF35@hotmail.com>

Enviado: jueves, 18 de noviembre de 2021 7:28

Para: Juzgado 03 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RECURSO CONTRA AUTO QUE NEGO PAGO DE PASIVOS 003-2009-00564-00

Cali, 18 de noviembre de 2021.

Senores
JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALL

La ciudad.

Referencia: Proceso ejecutivo adelantando por Néstor Barén Carrillo, en contra de Pijao Empresas Constructoras S. A. Radicacién No.
003-2009-00564-00.

CARLOS HUMBERTOFAJARDO HERNANDEZ, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadania No.
6.525.435 expedida en Versalles Valle, abogado de profesién, portador de la tarjeta profesional No. 187495 emanada del Consejo
Superior de la Judicatura, actuando en mi condicion de apoderado judicial de la adjudicataria sefiora Ana Milena Belalcazar Salazar, por
medio del presente escrito interpongo recurso de reposicion y en subsidio de apelacidén en contra del auto No. 1860 de fecha 08 de
noviembre de 2021, y notificado en el estado el dia 12 de noviembre de 2021, mediante el cual el juzgado resolvio NEGAR la entrega de
titulos que fueron solicitados por la representante legal de la copropiedad, con el argumentos en que dichos dineros deben ser pagados
por mi representada y posteriormente descontados de los dineros recaudados.

Atentamente,

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADM3NDIyNWMyLWZKY TktNGFjNC1hZTE1LTNMOGFKkNmMNmMmMGEyYyZgAQADJWsUIDI35NkFS32IDfFho%3D 2/3



18/11/21 15:32 Correo: David Rene Narvaez Rodriguez - Outlook

CARLOS HUMBERTO FAJARDO.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADM3NDIyNWMyLWZKY TktNGFjNC1hZTE1LTNMOGFKkNmMNmMmMGEyYyZgAQADJWsUIDI35NkFS32IDfFho%3D 3/3



Cali, 18 de noviembre de 2021.

Sefiores

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS
DE CALL.

La ciudad.

Referencia: Proceso ejecutivo adelantando por Néstor Baron Carrillo, en contra de
Pijao Empresas Constructoras S. A. Radicacion No. 003-2009-00564-00.

CARLOS HUMBERTOFAJARDO HERNANDEZ, mayor de edad y vecino de esta
ciudad, identificado con la cédula de ciudadania No. 6.525.435 expedida en
Versalles Valle, abogado de profesion, portador de la tarjeta profesional No. 187495
emanada del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi condicion de
apoderado judicial de la adjudicataria sefiora Ana Milena Belalcazar Salazar, por
medio del presente escrito interpongo recurso de reposicion y en subsidio de
apelacion en contra del auto No. 1860 de fecha 08 de noviembre de 2021, y
notificado en el estado el dia 12 de noviembre de 2021, mediante el cual el juzgado
resolvi6 NEGAR la entrega de titulos que fueron solicitados por la representante
legal de la copropiedad, con el argumentos en que dichos dineros deben ser
pagados por mi representada y posteriormente descontados de los dineros
recaudados.

FUNDAMENTOS DEL RECRURSO:

El numeral 7° del articulo 455 del C.G.P., sefiala: “7. La entrega del producto del
remate al acreedor hasta concurrencia de su crédito y las costas y del remanente al
ejecutado, si no estuviere embargado. Sin embargo, del producto del remate el juez
debera reservar la suma necesaria para el pago de impuestos, servicios publicos,
cuotas de administracion y gastos de parqueo o depdsito que se causen hasta la
entrega del bien rematado. Si dentro de los diez (10) dias siguientes a la entrega
del bien al rematante, este no demuestra el monto de las deudas por tales
conceptos, el juez ordenara entregar a las partes el dinero reservado”. (Lo resaltado
fuera del texto).




Sefora Juez, mi representada en cumplimiento de la norma en cita, y dentro de la
oportunidad procesal, alleg6 al proceso las constancias de los dineros que adeuda
el inmueble que le fue adjudicado, por concepto de impuestos, cuotas de
administracién y servicios publicos, para que su despacho, con el producto de los
dineros recaudados, proceda a realizar los correspondientes pagos, pues es clara
la norma en exigir Unicamente que se demuestre el monto de los valores adeudados
por tales concepto, mas no se debe acreditar el pago de los mismos, como se indicé
en la providencia objeto del presente recurso.

Sefiora Juez, pertinente es recordar que en el remate que se celebro en el presente
asunto, el estado fungié como vendedor y me representada como compradora y en
esta clase de contratos, estd en cabeza del vendedor entregar el bien objeto del
negocio, debidamente saneado, en aras de garantizar el uso, goce y disposicion de
la cosa al comprador, por lo que de manera respetuosa se le solicita al despacho
dar cumplimiento a las disposiciones que se establecen en la norma que se
transcribe.

Con base en estos breves argumentos es que se solicita de manera respetuosa que
se revoque la decision y se disponga a ordenar el pago de los valores adeudados
por concepto de cuotas de administracion, servicios publicos e impuestos, del
inmueble rematado, y en el hipotético en improbable evento en que el despacho
decida mantener incolume su decision, de manera subsidiaria formulo recurso de
apelacion con fundamente en lo dispuesto en el articulo 321 del Caodigo General del
Proceso.

Atentamente,

CARLOS HUMBERTO FAJARDO HERNANDEZ.
C. C. No. 6.525.435 de Versalles Valle.
T. P. No. 187495 del C. S. de la J.

Email: carloshf35@hotmail.com
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A Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion JOCN
é Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias Sl('( : IA
U Repiiblica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO

A las ocho 08:00 A.M., de hoy 21 de abril de 2022, se fija en lugar visible de la Oficina de
Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucion de Sentencia de Cali y por el
término de un (1) dia la lista con la constancia de conformidad al articulo 110 del C.G.P.

A las ocho 08:00 A.M. del dia siguiente al de esta fijacion empiezan a correr en la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali, y para
efectos de lo establecido en el Cédigo General del Proceso, los tres (3) dias de término de
traslado de la liquidacién del crédito presentada, visible en la carpeta del cuaderno principal,
ID 012.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

XER/008-2019-00125.



6/4/22, 12:00 Correo: Jennifer Alexandra Ordofiez Lasso - Outlook

RV: Liquidacion del credito! Rad. 2019-0125, Dte. BANCOOMEVA, Y FNG Ddo. INGESER Y CIA
SAS Y OTRO

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali

<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 06/04/2022 11:12

P Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
%-" Conscjo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCI“A
U Repablica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.

Cordialmente,
Q‘V‘A> duolb/

EY gs;,f) i NINY JHOANNA DUQUE
R ~  Asistente Administrativo.

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas
Teléfono: (2) 889 1593
Correo electronico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

CO-SC5780-178

De: Carolina Hernandez Quiceno <chernandezabogados@gmail.com>

Enviado: miércoles, 6 de abril de 2022 10:06

Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Liquidacion del credito! Rad. 2019-0125, Dte. BANCOOMEVA, Y FNG Ddo. INGESER Y CIA SAS Y OTRO

Cordial saludo!

Juzgado de conocimiento 03 civil del circuito de ejecucion

Juzgado de origen 08 civil del circuito.

Ref. Liquidacion de credito!

RAD. 2019-0125

DEMANDANTE: BANCOOMEVA Y FONDO NACIONAL DE GARANTIAS
DEMANDADO: INGESER Y CIA SAS.

Por medio de la presente en mi condicion de apoderada judicial del FNG me permito radicar liquidacién
actualizada del crédito del proceso de la referencia.

https://outlook office.com/mail/inbox/id/AAQKAD cyY WEWOWRILWEOM GUINDhIYi05ZDQ1LT ZIY2EzM DM4N DdINQAQAANT16i % 2BfxOHI3vitqidwtU % 3D
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6/4/22, 12:00 Correo: Jennifer Alexandra Ordofiez Lasso - Outlook

Adjunto para su respectivo tramite:
1. Memorial.

2. Liquidacion del crédito.

Pd. Por favor confirmar recibo.

Atentamente,

Carolina Hernandez Quiceno.
Abogada externa Fondo de Garantias S.A

Libre de virus. www.avg.com

https://outlook office.com/mail/inbox/id/AAQKAD cyY WEWOWRILWEOM GUINDhIYi05ZDQ1LT ZIY2EzM DM4N DdINQAQAANT16i % 2BfxOHI3vitqidwtU % 3D

22


https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.avg.com%2Femail-signature%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3Dlink%26utm_campaign%3Dsig-email%26utm_content%3Dwebmail&data=04%7C01%7Cjordonezl%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C563dec5b300a4b1c706708da17e849a0%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637848583679194748%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=P5f1u66FanZBEWyT5l9y0lHP2bgCBco%2BMyoCQWanhQE%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.avg.com%2Femail-signature%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3Dlink%26utm_campaign%3Dsig-email%26utm_content%3Dwebmail&data=04%7C01%7Cjordonezl%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C563dec5b300a4b1c706708da17e849a0%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637848583679194748%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=P5f1u66FanZBEWyT5l9y0lHP2bgCBco%2BMyoCQWanhQE%3D&reserved=0

Sefor

JUZGADO 03 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE CALI
JUZGADO DE ORIGEN 08 CIVIL DEL CIRCUITO

E. S. D.

RAD: 2019-0125

REF: PROCESO EJECUTIVO
DEMANDANTE: BANCOOMEVA Y FONDO NACIONAL DE GARANTIAS
DEMANDADO: INGESER Y CIA SAS Y OTRO

CAROLINA HERNANDEZ QUICENO, abogada en ejercicio, mayor y vecina de
esta ciudad, identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma,
obrando como apoderada del FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A. me
permito allegar al despacho la LIQUIDACION ACTUALIZADA DEL CREDITO a
fin de tenerse en cuenta dentro del proceso.

Gracias por la atencion.
Del sefior Juez,

b /MM@(Q

CAROLINA HERNANDEZ QUICENO
C.C. 38.559.929 de Cali (V)
T.P. 159.873 del C.S.J.



ESTADO DE CUENTA F N G
SUBDIRECCION DE CARTERA
Fondo Nacional de Garantias S.A.

e ———

No. Liquidacion : 124258

Numero de crédito : Verrelacién adjunta
Identificacion : NIT N° 8050223561

Nombre . INGESERY CIA. S.AS
Intermediario financiero : 9004061505 BANCOOMEVA
Fondo administrador : FG CONFE

Oficina . CALI

DATOS INICIALES DEL CREDITO

Valor desembolsado : 115.743.750 Fecha desembolso : 16.10.2019
Tasa corrientes (%)

DATOS LIQUIDACION

Fecha liquidacion : 24.03.2022
Fecha ultimo pago : 16.10.2019 Tasa de mora (%) ;18,00
Saldo Capital ;. 115.743.750 Cuotas en mora ;001

INFORMACION PARA PAGO TOTAL

Saldo capital 115.743.750
Intereses corrientes 0
Intereses de Mora 50.800.408
Intereses de mora diferidos 0
Honorarios 0
Gastos judiciales 208.918
Seguros de vida 0
Seguros AMIT 0
Seguros de automovil 0
TOTAL DEUDA 166.753.076

DATOS PARA EL PAGO

Entidad: BANCOLOMBIA Cuenta Convenio: 53821 Referencia: 8050223561

"LOS DATOS SUMINISTRADOS POR LA GERENCIA DE OPERACIONES DEL FNG EN EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ESTAN SUJETOS A
VERIFICACION Y NO INCLUYEN HONORARIOS DE ABOGADOS"
Fondo Nacional de Garantias - PBX (1)3239000 FAX (1)3239006 Pagina WEB: WWW.FNG.GOV.CO - E-Mail: servicio.cliente@fng.gov.co
NIT. 860402272-2 - CALLE 26A No. 13-97 PISO 25 EDIFICIO BULEVAR TEQUENDAMA - BOGOTA
Este estado de cuenta tiene una vigencia de 15 dias calendarios contados a partir de su fecha de impresion
Fecha de Impresién: 24.03.2022
Pagina 1de 2



ESTADO DE CUENTA F N G

SUBDIRECCION DE CARTERA
Fondo Nacional de Garantias S.A.
——

Relacion de créditos por liquidacion:
1000000103768-1000000103769-1000000103770-1000000103771-1000000103772-1000000103773

Fondo Nacional de Garantias - PBX (1)3239000 FAX (1)3239006 Pagina WEB: WWW.FNG.GOV.CO - E-Mail: servicio.cliente@fng.gov.co
NIT. 860402272-2 - CALLE 26A No. 13-97 PISO 25 EDIFICIO BULEVAR TEQUENDAMA - BOGOTA
Este estado de cuenta tiene una vigencia de 15 dias calendarios contados a partir de su fecha de impresion
Fecha de Impresién: 24.03.2022
Pagina 2 de 2



A Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion JOCN
é Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias Sl('( : IA
U Repiiblica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO

A las ocho 08:00 A.M., de hoy 21 de abril de 2022, se fija en lugar visible de la Oficina de
Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucion de Sentencia de Cali y por el
término de un (1) dia la lista con la constancia de conformidad al articulo 110 del C.G.P.

A las ocho 08:00 A.M. del dia siguiente al de esta fijacion empiezan a correr en la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali, y para
efectos de lo establecido en el Cédigo General del Proceso, los tres (3) dias de término de
traslado de la liquidacién del crédito presentada, visible en la carpeta del cuaderno principal,
ID 05y 06.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

XER/013-2020-00014.



15/3/22, 9:03 Correo: Jennifer Alexandra Ordofiez Lasso - Outlook

RV: LIQUIDACION

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali

<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 14/03/2022 17:10

P Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucidn
%-" Conscjo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCNIA
U Repiblica de Colombia Cali = Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.

Cordialmente,

&%j NINY JHOANNA DUQUE
N A Asistente Administrativo.

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas
Teléfono: (2) 889 1593
Correo electronico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

CO-8C5780-178

De: Jose Fernando moreno <jfmorenol@hotmail.com>

Enviado: lunes, 14 de marzo de 2022 17:07

Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: LIQUIDACION

REEENVIO LO SOLICITADO.

De: Jose Fernando moreno

Enviado el: lunes, 14 de marzo de 2022 4:56 p. m.
Para: J13CCCALI@CENDOJ.RAMAJUDICIAL.GOV.CO
Asunto: LIQUIDACION

SENOR
JUEZ TRECE CIVIL CIRCUITO DE CALI
E. S. D.

REF: PROCESO EJECUTIVO
DEMANDANTE: BANCO PICHINCHA

https://outl ook office.com/mail/inbox/i d/ AAQKAD cyY WEWOWRILWEOM GUNDhIYi05ZDQ1LT ZI Y2EzZMDM4NDdINQAQAPhEUG87Dk1q1%2FMVEOOgeNA%3D  1/2


mailto:oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

15/3/22, 9:03 Correo: Jennifer Alexandra Ordofiez Lasso - Outlook

FONDO NACIONAL DE GARANTIA S.A.
DEMANDADO: PUNTOTEX INTERNACIONALS.A.S.
RADICACION: 2020-00014

JOSE FERNANDO MORENO LORA
ABOGADO

https://outl ook office.com/mail /inbox/i d/AAQKAD cyY WEWOWRILWEOM GUNDhIYi05ZDQ1LT ZI Y2EzZMDM4NDdINQAQAPhEUG87Dk1q1%2FMVEOOgeNA%3D  2/2



SENOR
JUEZ TRECE CIVIL CIRCUITO DE CALI
E. S. D.

REF: PROCESO EJECUTIVO
DEMANDANTE: BANCO PICHINCHA
FONDO NACIONAL DE GARANTIA S.A.
DEMANDADO: PUNTOTEX INTERNACIONAL S.A.S.
RADICACION: 2020-00014

JOSE FERNANDO MORENO LORA, mayor y vecino de esta ciudad identificado
con la cédula de ciudadania No. 16.450.290 expedida en Yumbo, Abogado titulado
y en ejercicio, con Tarjeta Profesional No. 51.474 del Consejo Superior de la
Judicatura, apoderado del FONDO NACIONAL DE GARANTIAS dentro del
proceso de la referencia, por medio del presente memorial presento liquidacion del
crédito asi:

La liquidacion del crédito de conformidad con el articulo 446 del C.G.P., con fecha
de corte a marzo 01 de 2022

VALOR TOTAL DE LA LIQUIDACION: $114.735.841.00 que se especifica asi.

Capital Adeudado: $92.195.638.00
Intereses de Mora: $22.323.974.00
Gastos Judiciales: $ 216.229.00

Solicito muy comedidamente se sirva correr traslado de la misma.

Del sefior Juez, respetuosamente,

(e

E FERNANDO MORENO LORA
C.C.\No. 16.450.290 expedida en Yumbo (V)

T.P. No. 51.474 Consejo Superior de la Judicatura



ESTADO DE CUENTA F N G
SUBMRECCION DE CARTERA
[ PR TREN J EHEAE B DR AP Y

—

Mo. Liquidacion : 132308

Numero de credito - 1000000112774

Identificacion : NIT N® 8050218531

Hombre : PUNTOTEX INTERMACIOMAL 5.AS

Intermediario financiers : 8202007587 BANCO PICHINCHA

Fondo administrador :  FGCONFE

Oficina : CALl

DATOS INICIALES DEL CREDITO

Valor desembolsado 92185638 Fecha desembolse - 26102020

Tasa comientes (%)

DATOS LIQUIDACION

Fecha liguidacion : 01.03.2022

Fecha (itimo pago o 26.10.2020 Tasa de mora (%) : 18,00

Saldo Capital : B2.185838 Cuotas en mora i
INFORMACION PARA PAGO TOTAL
Saldo capital 82,1895 838
Intereses comientes o
Intereses de Mora 22323874
Intereses de mora diferidos ]
Honorarios 1]
Gastos judiciales 216.228
| Seguros de vida o
| Seguros AMIT ]
| Seguros de awtomdvil i]
TOTAL DEUDA 114.735.841

DATOS PARA EL PAGOD

Entidad: BANCOLOMBIA Cuenta Convenlhe: 53§21 Referencla: 850216531

"LOS DATOE JUMINIETRADOGE POR LA GERENCLA DE OPERACIOMNES DEL FNG EN EL FREZENTE ESTADD DE CUENTA EETAN ELLJETOSE &
VERIFICACION ¥ MO INCLUYEN HONORARICE DE ABDGADDI"
Fomdo Maconal de Camnias - FEX {1]3235000 FAX (1)3235006 Pagina WEH: WWW FHG. GOV G0 - E-Mall senddo.dientegiing gov.co
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29/3/22, 9:54 Correo: Jennifer Alexandra Ordofiez Lasso - Outlook

RV: LIQUIDACION

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali

<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 28/03/2022 16:06

P Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucidn
%-" Conscjo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCNIA
U Repiblica de Colombia Cali = Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.

Cordialmente,

&%j NINY JHOANNA DUQUE
N A Asistente Administrativo.

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas
Teléfono: (2) 889 1593
Correo electronico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

CO-8C5780-178

De: Jose Fernando moreno <jfmorenol@hotmail.com>

Enviado: lunes, 28 de marzo de 2022 15:54

Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: LIQUIDACION

ADJUNTO LIQUIDACION ACTUALIZADA DEL CREDITO.

De: Jose Fernando moreno

Enviado el: lunes, 14 de marzo de 2022 5:08 p. m.

Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: LIQUIDACION

REEENVIO LO SOLICITADO.

De: Jose Fernando moreno
Enviado el: lunes, 14 de marzo de 2022 4:56 p. m.
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29/3/22, 9:54 Correo: Jennifer Alexandra Ordofiez Lasso - Outlook

Para: J13CCCALI@CENDOJ.RAMAJUDICIAL.GOV.CO
Asunto: LIQUIDACION

SENOR
JUEZ TRECE CIVIL CIRCUITO DE CALI
E. S. D.

REF: PROCESO EJECUTIVO
DEMANDANTE: BANCO PICHINCHA
FONDO NACIONAL DE GARANTIA S.A.
DEMANDADO: PUNTOTEX INTERNACIONALS.A.S.
RADICACION: 2020-00014

JOSE FERNANDO MORENO LORA
ABOGADO

https://outl ook office.com/mail /inbox/i d/AAQKAD cyY WEWOWRILWEOM GUNDhIYi05ZDQ1LT ZI Y2EzZMDM4NDdINQAQAPhEUG87Dk1q1%2FMVEOOgeNA%3D  2/2
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SENOR
JUEZ TRECE CIVIL CIRCUITO DE CALI
E. S. D.

REF: PROCESO EJECUTIVO
DEMANDANTE: BANCO PICHINCHA
FONDO NACIONAL DE GARANTIA S.A.
DEMANDADO: PUNTOTEX INTERNACIONAL S.A.S.
RADICACION: 2020-00014

JOSE FERNANDO MORENO LORA, mayor y vecino de esta ciudad identificado
con la cédula de ciudadania No. 16.450.290 expedida en Yumbo, Abogado titulado
y en ejercicio, con Tarjeta Profesional No. 51.474 del Consejo Superior de la
Judicatura, apoderado del FONDO NACIONAL DE GARANTIAS dentro del
proceso de la referencia, por medio del presente memorial presento liquidacion del
crédito asi:

La liquidacion del crédito de conformidad con el articulo 446 del C.G.P., con fecha
de corte a marzo 01 de 2022

VALOR TOTAL DE LA LIQUIDACION: $114.735.841.00 que se especifica asi.

Capital Adeudado: $92.195.638.00
Intereses de Mora: $22.323.974.00
Gastos Judiciales: $ 216.229.00

Solicito muy comedidamente se sirva correr traslado de la misma.

Del sefior Juez, respetuosamente,

(e

E FERNANDO MORENO LORA
C.C.\No. 16.450.290 expedida en Yumbo (V)

T.P. No. 51.474 Consejo Superior de la Judicatura



ESTADO DE CUENTA F N G
SUBMRECCION DE CARTERA
[ PR TREN J EHEAE B DR AP Y

—

Mo. Liquidacion : 132308

Numero de credito - 1000000112774

Identificacion : NIT N® 8050218531

Hombre : PUNTOTEX INTERMACIOMAL 5.AS

Intermediario financiers : 8202007587 BANCO PICHINCHA

Fondo administrador :  FGCONFE

Oficina : CALl

DATOS INICIALES DEL CREDITO

Valor desembolsado 92185638 Fecha desembolse - 26102020

Tasa comientes (%)

DATOS LIQUIDACION

Fecha liguidacion : 01.03.2022

Fecha (itimo pago o 26.10.2020 Tasa de mora (%) : 18,00

Saldo Capital : B2.185838 Cuotas en mora i
INFORMACION PARA PAGO TOTAL
Saldo capital 82,1895 838
Intereses comientes o
Intereses de Mora 22323874
Intereses de mora diferidos ]
Honorarios 1]
Gastos judiciales 216.228
| Seguros de vida o
| Seguros AMIT ]
| Seguros de awtomdvil i]
TOTAL DEUDA 114.735.841

DATOS PARA EL PAGOD

Entidad: BANCOLOMBIA Cuenta Convenlhe: 53§21 Referencla: 850216531
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A Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion JOCN
é Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias Sl('( : IA
U Repiiblica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO

A las ocho 08:00 A.M., de hoy 21 de abril de 2022, se fija en lugar visible de la Oficina de
Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucion de Sentencia de Cali y por el
término de un (1) dia la lista con la constancia de conformidad al articulo 110 del C.G.P.

A las ocho 08:00 A.M. del dia siguiente al de esta fijacion empiezan a correr en la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali, y para
efectos de lo establecido en el Cédigo General del Proceso, los tres (3) dias de término de
traslado de la liquidacién del crédito presentada, visible en la carpeta del cuaderno principal,
ID 04.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

XER/019-2020-00153



1/4/122, 17:12 Correo: Jennifer Alexandra Ordofiez Lasso - Outlook

RV: Memorial aporta liquidacion del crédito. Rad 019-2020-00153-00

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali

<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 01/04/2022 16:43

P Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucidn
%-" Conscjo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCNIA
U Repiblica de Colombia Cali = Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.

Cordialmente,

&%j NINY JHOANNA DUQUE
N A Asistente Administrativo.

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas
Teléfono: (2) 889 1593
Correo electronico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

CO-8C5780-178

De: Humberto Vasquez <gerencia@huvarasesorias.com.co>

Enviado: viernes, 1 de abril de 2022 16:33

Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Memorial aporta liquidacién del crédito. Rad 019-2020-00153-00

Buenas tardes juzgado 03 civil del circuito de ejecucién de sentencias de Cali, cordial saludo:

Me permito presentar el memorial adjunto dentro del proceso del asunto, mediante el cual se aporta la liquidacién
del crédito.

Cordialmente,

HUMBERTO VASQUEZ ARANZAZU
Abogado

Carrera 4 No.10-44, Oficina 905
Edificio Plaza de Cayzedo
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1/4/122, 17:12 Correo: Jennifer Alexandra Ordofiez Lasso - Outlook

P.B.X.: 8857005 — 8963486 - 3165212289
E-mail: gerencia@huvarasesorias.com.co
Cali, Valle del Cauca
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HUMBERTO VASQUEZ ARANZAZU
ABOGADO

SENORES
JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI
E. S. D.

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA
REAL HIPOTECARIA

DEMANDANTE: SCOTIABANK COLPATRIA S.A

DEMANDADA: PAOLA ANDREA ROSERO RAMOS

RADICACION: 2020-153

ORIGEN: JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI

HUMBERTO VASQUEZ ARANZAZU, de condiciones civiles conocidas por su
despacho, me permito aportar la liquidacion del crédito contenida en el pagaré No.
404119052953, conforme a lo estipulado en el articulo 446 del C.G.P.

Del sefior juez,

Cordialmente

JMBERTO YA
C.C No. 6.466.478 de Sevilla (V)
T.P. No. 39,995 del C.S. de la J.

Carrera 4 No. 10-44 Oficina 905 Edificio Plaza de Cayzedo
8857005 Cali—Colombia
E-mail: gerencia@huvarasesorias.com.co



SCOTIABANK COLPATRIA S.A

CREDITO No. TITULAR SA24
404119052953. PAOLA ANDREA ROSERO RAMOS
TASA DE MORA MAXIMA LEGAL
TASA DE INTERES 10.40%
FECHA DE LIQUIDACION 18/03/2022
FECHA DE MORA 410612020
DIAS EN MORA e
(CAPITAL ADEUDADO EN
9
CAPITAL ADEUDADO = $356.195.135,81.
INTERESES = $76.373.989,88.
(CAPITAL :
ADEUDADO EN §) ( INTERESES ) (TOTAL LIQUIDACION $)
TOTAL ADEUDADO EN $ $356.195.135,81. + $76.373.989,88. = $432.569.125,69.

DIRECCION COBRO JURIDICO HIPOTECARIO




