
 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
A las ocho 08:00 A.M., de hoy 25 de abril de 2022, se fija en lugar visible de la 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia 
de Cali y por el término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al 
artículo 110 del CGP. 
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia 
de Cali y para efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres 
(3) días de término de traslado del Recurso de Reposición y en Subsidio de 
Apelación, visible en la carpeta del cuaderno principal, ID 055. 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XER/ 009-2015-00162. 
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RV: RAD. 2015-162 RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA AUTO

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 31/03/2022 9:50

 
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  

DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 
 

Atento saludo.

Remito para respec�vo registro.  

Cordialmente,

 
 
NINY JHO ANNA DUQUE
Asistente Administra�vo.
 

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfono: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

De: Juzgado 03 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 31 de marzo de 2022 8:06
Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: RAD. 2015-162 RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA AUTO
 

De: Contacto Conexa <contactoconexa@gmail.com>
Enviado: miércoles, 30 de marzo de 2022 11:25
Para: Juzgado 03 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali
<j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretaria Consejo Seccional - Valle Del Cauca - Cali
<ssadmvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RAD. 2015-162 RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA AUTO
 
Señores
JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE CALI
HONORABLE MAGISTRADO JOSÉ ÁLVARO GÓMEZ HERRERA
E.S.D.

mailto:oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
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DEMANDANTE:     CONEXA INMOBILIARIA LTDA CESIONARIA
DEMANDADO:       NESTOR GUEVARA GUZMÁN
RADICACIÓN:       76-001-31-03-009-2015-00162-00

ASUNTO:                 RECURSO DE REPOSICIÓN EN SUBSIDIO DE APELACIÓN
CONTRA AUTO 399 DEL 29 DE MARZO 2022

 

EDUARDO SOLIS LEMOS, mayor de edad, vecino y domiciliado en Cali (V), identificado como aparece al pie de mi
correspondiente firma, actuando en mi calidad de apoderado judicial de la parte demandante, por medio del presente escrito
me permito solicitar CORRECCIONES Y ACLARACIONES AL PRESENTE AUTO:
 

1.      En el punto SÉPTIMO que hace referencia a la liquidación del crédito, es de aclarar que dicha liquidación
fue presentada y aprobada a través de Auto No. 1120 fechado 6 Julio de 2021 por valor de $676.331.973,86
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y TRES PESOS M/CTE y no es congruente solicitar dicha liquidación nuevamente.
2.      Frente al numeral SÉPTIMO que se repite y dado el caso sería el numeral OCTAVO el despacho ordena
la cancelación de un arancel judicial al ejecutante, el cuál quisiera saber bajo que norma o precepto se está
generando dicho arancel y más el ejecutante que es la parte demandante en este proceso que se ha visto
perjudicado por la temeridad jurídica presentado por la parte demandada y sus apoderados, quiero recordarle
al presente despacho que se canceló el impuesto al remate como lo evidencia este mismo auto en el numeralremate
sexto pero adicional a eso el arancel o gasto en la notaría se canceló también allí mismo en la NOTARIA
PRIMERA DE CALI por valor de $13.286.350, recibo de pago que se adjunta.
3.      Frente al numeral OCTAVO que habla sobre oficiar a EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI quiero
manifestarle al despacho el pago total de la obligación que aquí se agrega que consta en el informe allegado por
la secuestre doctora BETSY ARIAS dentro del mismo expediente, recibos pagos que se anexan.
4.      Con preocupación solicito al despacho que aclare porqué aprueba el remate, cancela el embargo, ordenaremate
levantamiento de la hipoteca pero no realiza o ordena en dicho auto el acta de adjudicación que es lo que debe
emanar y con lo cuál se inscribe junto con los oficios el traslado de dominio al rematante o parte demandante en
este caso mi prohijado, es de aclarar que mi preocupación se dá visto el actuar o proceder de la parte
demandada para dilatar siendo más que claras las mismas es muy peligroso que este despacho ordene oficios
de levantamiento que pueden caer en malas manos y quede desprotegido el inmueble objeto de este litigio sin
que el mismo por nuestra parte pueda ser protocolizado por lo anteriormente expuesto.
 
Por lo anteriormente manifestado solicito al presente despacho:
 

1.  Corrija el presente asunto en los numerales SÉPTIMO
2.      SÉPTIMO que sería OCTAVO
3.      OCTAVO que vendría siendo NOVENO

Y ORDENE LA ADJUDICACIÓN junto con la cancelación de las medidas.

 
ANEXO

 
·         Auto No. 1120 fechado 6 Julio de 2021
·         Recibo de pago NOTARIA PRIMERA DE CALI
·   Recibos pagos EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI (EMCALI)
 

Del Señor Juez,
 
 
 
Atentamente,
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EDUARDO SOLIS LEMOS
C.C. No. 94.439.925 Expedida en Buenaventura (V)
T.P. No. 117 978 del C. S. de la J.

 



Señores  

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE CALI 

HONORABLE MAGISTRADO JOSÉ ÁLVARO GÓMEZ HERRERA 

E.S.D. 

 

DEMANDANTE: CONEXA INMOBILIARIA LTDA CESIONARIA 

DEMANDADO: NESTOR GUEVARA GUZMÁN 

RADICACIÓN: 76-001-31-03-009-2015-00162-00 

ASUNTO: RECURSO DE REPOSICIÓN EN SUBSIDIO DE 

APELACIÓN CONTRA AUTO 399 DEL 29 DE MARZO 

2022 

 

EDUARDO SOLIS LEMOS, mayor de edad, vecino y domiciliado en Cali (V), identificado 

como aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando en mi calidad de apoderado judicial 

de la parte demandante, por medio del presente escrito me permito solicitar CORRECCIONES 

Y ACLARACIONES AL PRESENTE AUTO: 

 

1. En el punto SÉPTIMO que hace referencia a la liquidación del crédito, es de 

aclarar que dicha liquidación fue presentada y aprobada a través de Auto No. 1120 

fechado 6 Julio de 2021 por valor de $676.331.973,86 SEISCIENTOS SETENTA 

Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Y TRES PESOS M/CTE y no es congruente solicitar dicha liquidación 

nuevamente.  

2. Frente al numeral SÉPTIMO que se repite y dado el caso sería el numeral 

OCTAVO el despacho ordena la cancelación de un arancel judicial al ejecutante, 

el cuál quisiera saber bajo que norma o precepto se está generando dicho arancel 

y más el ejecutante que es la parte demandante en este proceso que se ha visto 

perjudicado por la temeridad jurídica presentado por la parte demandada y sus 

apoderados, quiero recordarle al presente despacho que se canceló el impuesto al 

remate como lo evidencia este mismo auto en el numeral sexto pero adicional a 

eso el arancel o gasto en la notaría se canceló también allí mismo en la NOTARIA 

PRIMERA DE CALI por valor de $13.286.350, recibo de pago que se adjunta. 

3. Frente al numeral OCTAVO que habla sobre oficiar a EMPRESAS 

MUNICIPALES DE CALI quiero manifestarle al despacho el pago total de la 

obligación que aquí se agrega que consta en el informe allegado por la secuestre 

doctora BETSY ARIAS dentro del mismo expediente, recibos pagos que se 

anexan. 

4. Con preocupación solicito al despacho que aclare porqué aprueba el remate, 

cancela el embargo, ordena levantamiento de la hipoteca pero no realiza o ordena 

en dicho auto el acta de adjudicación que es lo que debe emanar y con lo cuál se 

inscribe junto con los oficios el traslado de dominio al rematante o parte 

demandante en este caso mi prohijado, es de aclarar que mi preocupación se dá 

visto el actuar o proceder de la parte demandada para dilatar siendo más que claras 

las mismas es muy peligroso que este despacho ordene oficios de levantamiento 

que pueden caer en malas manos y quede desprotegido el inmueble objeto de este 



litigio sin que el mismo por nuestra parte pueda ser protocolizado por lo 

anteriormente expuesto. 

 

Por lo anteriormente manifestado solicito al presente despacho: 

 

1. Corrija el presente asunto en los numerales SÉPTIMO 

2. SÉPTIMO que sería OCTAVO  

3. OCTAVO que vendría siendo NOVENO,  

Y ORDENE LA ADJUDICACION junto con la cancelación de las medidas. 

 

ANEXO 

 

• Auto No. 1120 fechado 6 Julio de 2021 

• Recibo de pago NOTARIA PRIMERA DE CALI 

• Recibos pagos EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI (EMCALI) 

 

Del Señor Juez, 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 
EDUARDO SOLIS LEMOS 

C.C. No. 94.439.925 Expedida en Buenaventura (V) 

T.P. No. 117 978 del C. S. de la J. 

 














