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OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO

A las ocho 08:00 A.M., de hoy_12 de octubre de 2022, se fija en lugar visible de la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali y por el
término de un (1) dia la lista con la constancia de conformidad al articulo 110 del C.G.P.

A las ocho 08:00 A.M. del dia siguiente al de esta fijacion empiezan a correr en la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali, y para
efectos de lo establecido en el Cédigo General del Proceso, los tres (3) dias de término de
traslado de la liquidacién del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal
ID 05.
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7/10/22, 11:51 Correo: Ximena Alexandra Erazo Ramos - Outlook

RV: Fwd:

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 07/10/2022 10:18

P Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
%-" Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCMA
u Repiblica de Colombia Cali = Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.

Cordialmente,

NINY JHOANNA DUQUE

Asistente Administrativo

Oficina de Apoyo

Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencias
Cali — Valle del Cauca

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas . (@)
Teléfono: (2) 889 1593 icontec
Correo electronico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

CO-SC5780-178

De: Juzgado 02 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j02ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 7 de octubre de 2022 9:59

Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Fwd:

Enviado desde mi Samsung Mobile de Claro
Obtener Outlook para Android

From: Adolfo Rodriguez Gantiva <arg@Iegalcorpabogados.com>

Sent: Friday, October 7, 2022 9:42:44 AM

To: Juzgado 02 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j02ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: ASISTENTE JURIDICO <dependiente2 @legalcorpabogados.com>

Subject:

Senora

Juez

SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI
E S D

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGQ3MDVmMOWZjLWVINWQINGR|ZC04MjYWLTc2ZTI5NjQ5NjFKMWAQAODASC5doCJLsQ8jGzvZ...  1/2
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https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faka.ms%2FAAb9ysg&data=05%7C01%7Cxerazor%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Cbe073240428642fa271108daa877366a%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638007527211025221%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ySdt63F7a7mL7toySAdyCzvMYxnHHNWfw0xFY0PvJhE%3D&reserved=0

7/10/22, 11:51 Correo: Ximena Alexandra Erazo Ramos - Outlook

DEMANDANTE: BANCO DE BOGOTA
DEMANDADO:  MARLENY VIVEROS RENDON
RADICACION: 9-2021-00348

ASUNTO: PRESENTACION LIQUIDACION DEL CREDITO

ADOLFO RODRIGUEZ GANTIVA, en mi calidad de apoderado judicial de la parte demandante, procedo a
presentar la liquidacion del crédito adjunta.

Los intereses moratorios se liquidaron conforme lo dispone el art. 884 del C. de. Co. Reformado por la
Ley 510/99, a las siguientes tasas que corresponden mes a mes de acuerdo a la certificacién
expedida por la Superfinanciera de Colombia.

Atentamente,
ADOLFO RODRIGUEZ GANTIVA

C.C. 16.604.700 de Cali.
T.P.31.689 del C.S. dela J.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGQ3MDVmMOWZjLWVINWQINGR|ZC04MjYwLTc2ZTI5NjQ5NjFKMWAQAODASC5doCJLsQ8jGzvZ...  2/2



LIQUIDACION DE CREDITO
MARLENY VIVEROS RENDON
9-2021-00348
PROYECTADA A OCTUBRE DE 2022

Capital S 127.847.640,00 OBLIGACION No. 38861170
Exigibilidad 24/08/2021
SALDO % EFEC % MAX TASA VALOR MORA FECHA
CAPITAL ANUAL MORA NOM MENSUAL VIGENCIA
$127.847.640 17,24% 25,86% 1,94% $494.809 ago-21
$127.847.640 17.19% 25,79% 1,93% $2.467.574 sep-21
$127.847.640 17,08% 25,62% 1,92% $2.453.320 oct-21
$127.847.640 17,27% 25,91% 1,94% $2.477.929 nov-21
$127.847.640 17,46% 26,19% 1,96% $2.502.488 dic-21
$127.847.640 17,66% 26,49% 1,98% $2.528.284 ene-22
$127.847.640 18,30% 27,45% 2,04% $2.610.456 feb-22
$127.847.640 18,47% 27,71% 2,06% $2.632.188 mar-22
$127.847.640 19,05% 28,58% 2,12% $2.706.033 abr-22
$127.847.640 19.71% 29,57% 2,18% $2.789.508 may-22
$127.847.640 20,40% 30,60% 2,25% $2.876.155 jun-22
$127.847.640 21,28% 31,92% 2,34% $2.985.752 jul-22
$127.847.640 2221% 33,32% 2,43% $3.100.490 ago-22
$127.847.640 23,50% 35,25% 2,55% $3.257.833 sep-22
$127.847.640 24,61% 36,92% 2,65% $791.368 oct-22
TOTAL $36.674.186

Capital Adeudado $127.847.640

Total Intereses de Mora $36.674.186

Total Interes Corriente $0

TOTAL LIQUIDACION DE CREDITO $164.521.826




LIQUIDACION DE CREDITO
MARLENY VIVEROS RENDON
9-2021-00348

PROYECTADA A OCTUBRE DE 2022

Capital S 44.110.144,00 OBLIGACION No. 556441945
Exigibilidad 24/08/2021
SALDO % EFEC % MAX TASA VALOR MORA FECHA
CAPITAL ANUAL MORA NOM MENSUAL VIGENCIA
$44.110.144 17,24% 25,86% 1,94% $170.720 ago-21
$44.110.144 17,19% 25,79% 1,93% $851.365 sep-21
$44.110.144 17,08% 25,62% 1,92% $846.447 oct-21
$44.110.144 17,27% 25,91% 1,94% $854.938 nov-21
$44.110.144 17,46% 26,19% 1,96% $863.411 dic-21
$44.110.144 17,66% 26,49% 1,98% $872.311 ene-22
$44.110.144 18,30% 27,45% 2,04% $900.663 feb-22
$44.110.144 18,47% 27,71% 2,06% $908.160 mar-22
$44.110.144 19,05% 28,58% 2,12% $933.639 abr-22
$44.110.144 19.71% 29,57% 2,18% $962.439 may-22
$44.110.144 20,40% 30,60% 2,25% $992.334 jun-22
$44.110.144 21,28% 31,92% 2,34% $1.030.148 jul-22
$44.110.144 22.21% 33,32% 2,43% $1.069.735 ago-22
$44.110.144 23,50% 35,25% 2,55% $1.124.021 sep-22
$44.110.144 24,61% 36,92% 2,65% $273.039 oct-22
TOTAL $12.653.371

Capital Adeudado $44.110.144

Total Intereses de Mora $12.653.371

Total Interes Corriente

TOTAL LIQUIDACION DE CREDITO $56.763.515
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