P N, Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
% 1 Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCMA
u Reptblica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO

A las ocho 08:00 A.M., de hoy 28 de noviembre de 2022, se fija en lugar visible de la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali y por el
término de un (1) dia la lista con la constancia de conformidad al articulo 110 del C.G.P.

A las ocho 08:00 A.M. del dia siguiente al de esta fijacion empiezan a correr en la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali, y para
efectos de lo establecido en el Cédigo General del Proceso, los tres (3) dias de término de
traslado de la liquidacién del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal
ID 04.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

EFPA/ 005-2019-00136



23/11/22, 11:51 Correo: Kevin Arturo Rosero Coral - Outlook

RV: MEMORIAL GRUPO EMPRESARIAL INVERCOL SAS 20219-136

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali

<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 22/11/2022 16:23

P Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucidn
%-" Conscjo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCNIA
U Repiblica de Colombia Cali = Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.

Cordialmente,

NINY JHOANNA DUQUE

Asistente Administrativo

Oficina de Apoyo

Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucion de Sentencias
Cali — Valle del Cauca

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas
Teléfono: (2) 889 1593
Correo electronico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

CO-SC5780-178

icontec Y4

De: Tulio ORJUELA PINILLA <orjuelapinilla201@gmail.com>

Enviado: martes, 22 de noviembre de 2022 16:13

Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Fwd: MEMORIAL GRUPO EMPRESARIAL INVERCOL SAS 20219-136

Sefor

JUEZ TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI

E.S.D.

PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR

DEMANDANTE: BANCOLOMBIA

DEMANDADO: GRUPO EMPRESARIAL INVERCOL SAS Y OTRO
RADICACION: 2019-00136-00

Cordial saludo,
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23/11/22, 11:52 Correo: Kevin Arturo Rosero Coral - Outlook

En atencién al Auto No. 1623 del 27 de septiembre del 2022, notificado mediante estado sin nimero del 03
de octubre del mismo afio, mediante el cual requiere a las partes para que arrimen la liquidacién del crédito,
me permito poner en conocimiento de este Despacho judicial que el 14 de junio del 2022; 08:59 hrs, se
allegé al proceso la correspondiente liquidacion del crédito.

En vista de lo anterior, solicito de la manera mas atenta se corra traslado de la liquidacién presentada por
parte de BANCOLOMBIA, pues la misma fue fue aportada al proceso.

Agradezco la atencion y diligencia.
Por favor acusar recibo del presente correo.

Cordial saludo
Cordialmente,

TULIO ORJUELAPINILLA

Abogado Externo

Teléfono: 3705540

Calle 10 A # 65A - 24 Primer Piso - B/EIl Limonar
Santiago de Cali

—————————— Forwarded message ---------

De: Tulio ORJUELA PINILLA <orjuelapinilla201@gmail.com>

Date: mar, 14 jun 2022 a la(s) 08:59

Subject: Fwd: MEMORIAL GRUPO EMPRESARIAL INVERCOL SAS 20219-136

To: Juzgado 05 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j05cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Sefor
Juez Quinto civil del circuito de santiago de Cali

DEMANDANTE: BANCOLOMBIA

DEMANDADO: GRUPO EMPRESARIAL INVERCOL SAS 'Y OTROS
RADICADO: 2019-136

Cordial saludo,

De manera respetuosa solicito dar tramite al memorial adjunto.

Agradeciendo de antemano la atencion prestada,

Solicito muy respetuosamente confirmacion de recibido

Cordialmente,
https://outlook office.com/mail /inboxid/ AAQKAGQ2NjdmN2QxX.TRIMDMIN GI5Yi05Z D 14LThhOTY 3ZmVKYWU OMWAQALy89nboSVpAIFKT 2 0yi2E%3D
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23/11/22, 11:52 Correo: Kevin Arturo Rosero Coral - Outlook

TULIO ORJUELAPINILLA

Abogado Externo

Teléfono: 3705540

Calle 10 A# 65A - 24 Primer Piso - B/EIl Limonar
Santiago de Cali
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TULIO ORJUELA PINILLA
ABOGADO EXTERNO

Sefior:
JUEZ QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTIAGO DE CALI

'|05cccaii@cendoi.ramaiudicial.gov.co

E. S. D.

PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR.

DEMANDANTE: BANCOLOMBIA

DEMANDADO: GRUPO EMPRESARIAL INVERCOL S.A.S
CRISTIAN CAMILO QUINTANA FIGUEROA

RADICACION: 2019-00136-00

TULIO ORJUELA PINILLA, de condiciones civiles y procesales ya conocidas en
autos anteriores, por medio del presente escrito me permito allegar liquidacion de
los créditos demandados N° 8130102912, 8130103280 y 8130102578 de acuerdo
con el Articulo 446 del del Cédigo General del Proceso, conforme a la demanda,
mandamiento de pago y auto que ordena seguir adelante la ejecucion.

Agradezco la atencion prestada y diligencia del mismo.

Cordialmente,

TULI RJUELA PINILLA
C.C. No. 7.511.589 de Armenia
T.P. 95.618 del C.S de la J.

LMLD

CALLE 10A No. 65A - 24 B/ LIMONAR. - CALL
TEL: 3705540
Orjuclapinilla201@gmail.com






NOMBRE GRUPO EMPRESARIAL INVERCOL SAS
CEDULA/NIT 900662038
OBLIGACION 8130102912
- APROBADOS POR EL JUZGADO SRR
_ o |FECHA CAP . INTCORRIENTE - |INT MORA  [SEGUROS
CUOTAVENCIDA1 -~ | 11/04/2018] . 1492598 - 1492598] 125958134 -
CUOTAVENCIDA2 - | 01/05/2019] - 3833333| - 1463827] 3178828.93[ . .
CUOTA VENCIDA: o|-01/06/2019] - - 3833333]  1426037| 309192973 .
CUOTA VENCIDA 4 01/07/2019] - ' 3833333 1384146| 3007833.72]
CUOTAVENCIDAS - oo ol
CUOTA VENCIDAG 0
CUOTA VENCIDA7. - o]
CUOTA VENCIDAS ol
T i of
_ 0
TOTALVENCIDAS - | 12992597] 5766608 10538173.7 -
CAP ASCELERADO - - | 01/07/2018] = 164625976 o) 129174158]
CAPITALTOTAL =t o F .. 177618573 B
PAGOS
FNG/FAG 10/10/2019 89,979,654.00 0 0
RESUMEN PAGOS 89979654 0 0
TOTALES 87638919 5766608| 139712331
RESUMEN
NOMBRE GRUPO EMPRESARIAL INVERCOL SAS
CEDULA/NIT 900662038
OBLIGACION 8130102912
FECHA DE LIQUIDACION 08/06/2022
CAPITAL 87,638,919.00
{NTERESES CORRIENTES 5,766,608.00
INTERESES DE MORA 139,712,331.45
TOTAL ADEUDADO 233,117,858.45







NOMBRE

GRUPO EMPRESARIAL INVERCOL SAS

CEDULA/NIT

900662038

OBLIGACION

8130103280

... APROBADOS POR

ELJUZGADO

~|FECHA

jcap

INT CORRIENTE. . |INT MORA

CUOTAVENGIDAT

13/04/2019

3888889 1020095

3276088.16 . . .

SEGUROS

CUOTAVENCIDAZ .

13/05/2019|

T 3888889 970937

- 3190773.36]

CUOTAVENCIDA 3= -

CUOTAVENCIDA4.

13/06/2019]

_3888a89] o3ysyy

Sieiard

CUOTA VENCIDAS: = |

CUOTA VENCIDA 6

CUOTA VENCIDA 7

CUOTAVENCIDAS

el i=Fi= =R+ =] [~]

TOTAI..VEN.C:IZDAS: s ) '_ -

- 11666667

9569476.27| —

CAP AS_CEI;ERA_D@

~| 13/06/z018]

97166690

i 108833357|

| 775210619]

PAGOS

10/10/2019

54,416,679.00

RESUMEN PAGOS

54416679 0

0

TOTALES

54416678 2928609

87090538.1

RESUMEN

NOMBRE

GRUPQO EMPRESARIAL INVERCOL SAS

CEDULA/NIT

900662038

OBLIGACION

8130103280

FECHA DE LIQUIDACION

08/06/2022

CAPITAL

54,416,678.00

INTERESES CORRIENTES

2,928,605.00

INTERESES DE MORA

87,090,538.15

TOTAL ADEUDADO

144,435,825.15







NOMBRE

GRUPO EMPRESARIAL INVERCOL SAS

CEDULA/NIT

900662038

8130102578

OBLIGACION

__APROBADOS POR EL JUZGADO
L fFECHA -~ Jcap -

CA

P

CUQTA VENCIDA1 .

- 27/03/2019| .

m;_TijQRRIE&TE" JINT MORA SEGU'ROS__

CUOTAVENCIDA 2

| 27/08j2019]

130288 o Tr1a13
98888891  1491004] 8229383.81

CUOTAVENCIDAZ: . -

27/05/2019

9888889 :1412473{ '8012440.48

CUOTAVENCIDAS

| 27/06/2019] :

9888889

CUOTAVENCIDA 6

CUQTA VENCIDA 7

CUOTA VENCIDA 8

TOTAL VENCI DAS.

31’68'5955 R

. 148253813(

423257

CAPITALTOTAL: .

CAP.ASCELERADO . .. |

. 116761356]

PAGOS

fre/fag

10/10/2019

89670384 0 0 0

RESUMEN PAGOS

89670384 0 0

TOTALES

89670384 4223297] 142005585

RESUMEN

NOMBRE

GRUPO EMPRESARIAL INVERCOL SAS

CEDULA/NIT

900662038

OBUGACION

8130102578

FECHA DE LIQUIDACION

08/06/2022

CAPITAL

89,670,384.00

INTERESES CORRIENTES

4,223,297.00

INTERESES DE MORA

142,005,584.94

TOTAL ADEUDADO

235,899,265.94







P N, Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
% 1 Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCMA
u Reptblica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO

A las ocho 08:00 A.M., de hoy 28 de noviembre de 2022, se fija en lugar visible de la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali y por el
término de un (1) dia la lista con la constancia de conformidad al articulo 110 del C.G.P.

A las ocho 08:00 A.M. del dia siguiente al de esta fijacion empiezan a correr en la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali, y para
efectos de lo establecido en el Cédigo General del Proceso, los tres (3) dias de término de
traslado de la liquidacién del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal
ID 06.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

EFPA/ 007-2021-00047



11/2/22, 11:07 Correo: Jennifer Alexandra Ordofiez Lasso - Outlook

RV: APORTAR LIQUIDACION DEL CREDITO - RADICACION: 07-2021-047 - JUZGADO 03 CIVIL
DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE CALI

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 11/02/2022 10:30

P Rarma Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
%' Conscjo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCNI!\
U Repiblica de Colombia Cali = Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.

Cordialmente,

Jup
»~ /
o S

& %

;m; < NINY JHOANNA DUQUE
% ¢ Asistente Administrativo.

</°4 = GO«/
Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas . (@)
Teléfono: (2) 889 1593 Ll
Correo electronico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

CO-SC5780-178

De: SECRETARIA MEJIA Y ASOCIADOS (JHON ALEX) <secretariageneral@mejiayasociadosabogados.com>

Enviado: viernes, 11 de febrero de 2022 9:51

Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; 'LISETH RANGEL' <auxcargo2 @mejiayasociadosabogados.com>; RICARDO H
<auxjuridico6 @mejiayasociadosabogados.com>; JHON ALEX <auxjuridicol0@mejiayasociadosabogados.com>;
notificacioncobrojco@mejiayasociadosabogados.com <notificacioncobrojco@mejiayasociadosabogados.com>

Asunto: APORTAR LIQUIDACION DEL CREDITO - RADICACION: 07-2021-047 - JUZGADO 03 CIVIL DEL CIRCUITO DE
EJECUCION DE CALI

Buenas tardes.

Me permito adjuntar la liquidacidn del crédito de las obligaciones demandadas para que sea tenida en cuenta dentro del
proceso bajo el Radicado 07-2021-047 Demandante: Bancolombia S.A., Demandado: ROKASFALTOS S.A.S.

Por favor confirmar acuse de recibido.

Cordial saludo,

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADcy Y WEWOWRILWEOMGUtNDhIYi05ZDQ1LTZIY2EzZMDM4NDdINQAQAMOHeTiU7USFuoMSNKuhFc...  1/2
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MEJIA & ASOCIADOS
ABOGADOS ESPECIALIZADOS §.A.§

Proud to be a MEMBER OF ®LJL AL

The worlds largest exclusive professional services network.

GlobalLawExperts’

Recommended Attorney
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Correo: Jennifer Alexandra Ordofiez Lasso - Outlook

PEDRO JOSE MEJIA MURGUEITIO
Gerente General

Celular: 317 501 2496

PBX: (602) 8388 9161

Elaborado por JHON ALEX CORDOBA ESCORCIA

Correo: secretariageneral@mejiayasociadosabogados.com

Calle 5 Norte #1N-95, Barrio Centenario
Oficinas Edificio Zapallar
Cali — Colombia

www.mejiayasociadosabogados.com
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A AL ADOS

Sefor

JUEZ 03 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE CALI
E. S. D.

ORIGEN: 07 CIVIL DEL CIRCUITO

REFERENCIA: EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE: BANCOLOMBIA S.A.
DEMANDADO: ROKASFALTOS S.A.S.
RADICACION:  2021-047

PEDRO JOSE MEJIA MURGUEITIO, mayor de edad y vecino de esta ciudad,
identificado con la cédula de ciudadania No. C.C. No. 16.657.241 de Cali, abogado
en ejercicio con T.P. No. 36.381 del C.S de la J, actuando como apoderado especial
de la entidad demandante, en el proceso de la referencia, por medio del presente
escrito me permito aportar la liquidacién del crédito actualizada a la fecha de febrero
11 del 2022.

e Obligacion PAGARE No. 7450086214 $ 186.823.095,51

Solicito amablemente dar el trdmite correspondiente a la presente en aras de
continuar con el proceso.

Del Sefior Juez,

Atentamente,

< }j
DRO JOSE MEJIA MURGUEITIO

C.C. No. 16.657.241 de Cali

T.P. No. 36.381 del C.S de la J.
JA

Calle 5 Norte N° 1N- 95 Barrio Centenario. Edificio Zapalllar. Tel 8889161 a 8889164.
secretariageneral@mejiayasociadosabogdos.com



= Bancolombia

Medellin, febrero 11 de 2022

Ciudad

Titular

Cédula o Nit.
Obligacién Nro.
Mora desde

Tasa méxima Actual

Producto Consumo
Pagaré 7450086214

ROKASFALTOS SASO
900.832.712
7450086214.

agosto 10 de 2020

24,25%

Liquidacion de la Obligaciéon a ago 11 de 2020

Capital

Int. Corrientes a fecha de demanda
Intereses por Mora

Seguros

Total demanda

Valor en pesos

141.876.504,11
0,00
0,00
0,00

141.876.504,11

Saldo de la obligacién a feb 11 de 2022

Capital

Interes Corriente
Intereses por Mora
Seguros en Demanda
Total Demanda

XIOMARA POSADA ARANGO

Preparaciéon de Demandas

Valor en pesos
141.876.504,11
0,00
44.946.591,40
0,00
186.823.095,51




= Bancolombia

ROKASFALTOS SASO

Valor abono a

Saldo interés

Saldo interés de

Fecha de T. Int. B Interés . X . Valor abono a Saldo capital | remuneratorio Saldo total en
. Dias . .| Interés de mora | Valor abono a interés . . Valor abono a | Total abonado . mora en pesos .
Concepto pago o Remuneratorio ; Capital Pesos | remuneratorio . ) interés de pesos después [  en pesos ) pesos después
i Liqg. Pesos capital pesos | remuneratorio Seguro pesos pesos - después del
proyeccién |y/o T. Int. Mora Pesos mora pesos del pago después del del pago
pesos hado pago
Saldo Inicial ago/11/2020 141.876.504,11 0,00 0,00 141.876.504,11 0,00 0,00{141.876.504,11
Saldos para Demanda | ago-11-2020 0,00% 0 141.876.504,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|141.876.504,11 0,00 0,00|141.876.504,11
Cierre de Mes ago-31-2020 24,24% 20 141.876.504,11 0,00 1.697.386,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]141.876.504,11 0,00 1.697.386,72| 143.573.890,83
Cierre de Mes sep-30-2020 24,31% 30 141.876.504,11 0,00 4.257.816,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00|141.876.504,11 0,00 4.257.816,11|146.134.320,22
Cierre de Mes oct-31-2020 24,04% 31 141.876.504,11 0,00 6.877.198,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]141.876.504,11 0,00 6.877.198,30| 148.753.702,41
Cierre de Mes nov-30-2020 23,70% 30 141.876.504,11 0,00 9.379.615,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]141.876.504,11 0,00 9.379.615,54| 151.256.119,65
Cierre de Mes dic-31-2020 23,25% 31 141.876.504,11 0,00f 11.921.391,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]141.876.504,11 0,00| 11.921.391,52|153.797.895,63
Cierre de Mes ene-31-2021 23,09% 31 141.876.504,11 0,00 14.446.569,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]141.876.504,11 0,00 14.446.569,29|156.323.073,40
Cierre de Mes feb-28-2021 23,35% 28 141.876.504,11 0,00| 16.748.922,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]141.876.504,11 0,00 16.748.922,33|158.625.426,44
Cierre de Mes mar-31-2021 23,20% 31 141.876.504,11 0,00f 19.285.170,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]141.876.504,11 0,00| 19.285.170,92|161.161.675,03
Cierre de Mes abr-30-2021 21,48% 30 141.876.504,11 0,00| 21.572.138,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]141.876.504,11 0,00| 21.572.138,46|163.448.642,57
Cierre de Mes may-31-2021 23,08% 31 141.876.504,11 0,00| 24.096.524,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]141.876.504,11 0,00 24.096.524,63|165.973.028,74
Cierre de Mes jun-30-2021 22,96% 30 141.876.504,11 0,00| 26.527.285,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]141.876.504,11 0,00 26.527.285,11|168.403.789,22
Cierre de Mes jul-31-2021 22,92% 31 141.876.504,11 0,00f 29.035.816,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]141.876.504,11 0,00| 29.035.816,41[170.912.320,52
Cierre de Mes ago-31-2021 22,99% 31 141.876.504,11 0,00f 31.551.487,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]141.876.504,11 0,00| 31.551.487,83|173.427.991,94
Cierre de Mes sep-30-2021 22,87% 30 141.876.504,11 0,00f 33.973.801,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]141.876.504,11 0,00| 33.973.801,92|175.850.306,03
Cierre de Mes oct-31-2021 22,80% 31 141.876.504,11 0,00| 36.470.413,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]141.876.504,11 0,00| 36.470.413,21|178.346.917,32
Cierre de Mes nov-30-2021 23,03% 30 141.876.504,11 0,00| 38.908.074,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]141.876.504,11 0,00| 38.908.074,78]180.784.578,89
Cierre de Mes dic-31-2021 23,25% 31 141.876.504,11 0,00 41.449.850,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]141.876.504,11 0,00 41.449.850,77]183.326.354,88
Cierre de Mes ene-31-2022 23,49% 31 141.876.504,11 0,00 44.015.255,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]141.876.504,11 0,00 44.015.255,27]185.891.759,38
Saldos para Demanda feb-11-2022 24,25%| 11 141.876.504,11 0,00| 44.946.591,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00]141.876.504,11 0,00| 44.946.591,40]186.823.095,51




P N, Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
% 1 Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCMA
u Reptblica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO

A las ocho 08:00 A.M., de hoy 28 de noviembre de 2022, se fija en lugar visible de la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali y por el
término de un (1) dia la lista con la constancia de conformidad al articulo 110 del C.G.P.

A las ocho 08:00 A.M. del dia siguiente al de esta fijacion empiezan a correr en la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali, y para
efectos de lo establecido en el Cédigo General del Proceso, los tres (3) dias de término de
traslado de la liquidacién del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal
ID 05.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

EFPA/011-2021-00151



23/11/22, 10:55 Correo: Kevin Arturo Rosero Coral - Outlook

RV: 2021-00151 Allego liquidacion del crédito

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali

<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 22/11/2022 14:17

P Rarma Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
%' Conscjo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCNI!\
U Repablica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.

Cordialmente,

NINY JHOANNA DUQUE

Asistente Administrativo

Oficina de Apoyo

Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucion de Sentencias
Cali — Valle del Cauca

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas (@)
Teléfono: (2) 889 1593 icontec
Correo electronico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

CO-SC5780-178

De: Juzgado 03 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 22 de noviembre de 2022 14:08

Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: 2021-00151 Allego liquidacion del crédito

De: Angela V. Sanchez G. <angela.sanchez@peraltayasociados.com.co>

Enviado: martes, 22 de noviembre de 2022 13:00

Para: Juzgado 03 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: director@peraltayasociados.com.co <director@peraltayasociados.com.co>; PERALTA Y ASOCIADOS ABOGADOS,
CONTACTO <contacto@peraltayasociados.com.co>; Cf <cf@colboletos.com>; Juridico <juridico@colboletos.com>;
Comercial <comercial@yokoikenjioficial.com>

Asunto: 2021-00151 Allego liquidacién del crédito

Bogota D.C, 22 de Noviembre de 2022

https://outl ook office.com/mail /inbox/id/AAQKAGQ2NjdmN2QxX.TRIMDMINGI5Yi05ZD14LThhOTY3ZmVKYWU OMWAQAG3ucwdhJq 1ErsWGyHV%2B4Xc%3D 12
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23/11/22, 10:55 Correo: Kevin Arturo Rosero Coral - Outlook
Respetada Doctora:
ADRIANA CABAL TALERO
Juzgado Tercero (3°) Civil del Circuito de Ejecucion de Sentencias de Cali
E. S. D.

Asunto Allego liquidacion del crédito
Clase de Proceso Ejecutivo Singular de Mayor Cuantia

Proceso No. 2021-00151

Juzgado de Origen Juzgado Once (11) Civil del Circuito de Cali
Demandante Kenji Orito Yokoi Diaz

Espectaculos y Eventos de Colombia S.A.S.
Demandados “COLBOLETOS”’ y Carlos Arturo Fernandez
Castillo

Cordial saludo;
Por medio del presente correo enviamos en archivo adjunto el memorial de la referencia.

A su turno y en cumplimiento de nuestros deberes procesales, se copia del presente correo a la
parte ejecutada.

Agradecemos su atencion y confirmacion de recibo del presente correo.

Cordialmente;

PERALTA Y ASOCIADOS ABOGADOS
Carrera 13 No. 93-67 oficinas 205 y 206
Teléfonos: (+571) 345 2789, (+ 57) 314 3673134
www.peraltayasociados.com.co

https://outl ook office.com/mail /inbox/id/AAQKAGQ2NjdmN2QxX.TRIMDMINGI5Yi05ZD14LThhOTY3ZmVKYWU OMWAQAG3ucwdhJq 1ErsWGyHV%2B4Xc%3D 22
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ABOGADOS

Respetada Doctora:

ADRIANA CABAL TALERO

Juzgado Tercero (3°) Civil del Circuito de Ejecucion de Sentencias de Cali.
E. S. D.

Asunto Allego liquidacion del crédito

Clase de Proceso Ejecutivo Singular de Mayor Cuantia

Proceso No. 2021-00151
Juzgado de Origen Juzgado Once (11) Civil del Circuito de
Cali
Demandante Kenji Orito Yokoi Diaz
Espectaculos y Eventos de Colombia
Demandados S.A.S. “COLBOLETOS” y Catlos
Arturo Fernandez Castillo

JORGE ENRIQUE PERALTA PARRA, mayor de edad, con domicilio en
la ciudad de Bogota D.C., identificado con Cédula de Ciudadania
No. 79.958.238 expedida en Bogota D.C.,; abogado en ejercicio portador de la
Tarjeta Profesional No. 219.457 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando
como  apoderado especial  del  sefior KENJI =~ ORITO  YOKOI
DIAZ, identificado con Cédula de Ciudadania No. 79.922.162 expedida en
Bogota D.C.; me dirijo respetuosamente a su Despacho a efectos de dar
cumplimiento a lo ordenado en el auto del dia Veinticuatro (24) de Octubre de
Dos Mil Veintidés (2022), allegando la liquidacién del crédito con corte al
Diecisiete (17) de Noviembre de Dos Mil Veintidos (2022), asi:

LIQUIDACION DEL CREDITO

RESUMEN LIQUIDACION:
Concepto Valor
Capital $206.278.564
Intereses de plazo $24.753.427
Intereses de mora $157.125.854
Total $388.157.845

Son: Trescientos Ochenta y Ocho millones Ciento Cincuenta y Siete mil
Ochocientos Cuarenta y Cinco pesos M/C.

CALCULO INTERESES DE PLAZO:

Capital Desde Hasta | Dias | Tasa Mensual (%) Valor
$206.278.564 | 24/02/20 | 29/02/20 | 7 1,5 $721.975
$206.278.564 | 1/03/20 | 31/03/20 | 30 1,5 $3.094.178
$206.278.564 | 1/04/20 | 30/04/20 | 30 1,5 $3.094.178
$206.278.564 | 1/05/20 | 31/05/20 | 30 1,5 $3.094.178

Carrera 13 No. 93 - 67 1
Oficinas 205 y 206

Parque de 1a 93
PBX: 345 2789
Celular: 314 3673134. www.peraltayasociados.com.co



ABOGADOS

$206.278.564 | 1/06/20 | 30/06/20 | 30 1,5 $3.094.178
$206.278.564 | 1/07/20 | 31/07/20 | 30 1,5 $3.094.178
$206.278.564 | 1/08/20 | 31/08/20 | 30 1,5 $3.094.178
$206.278.564 | 1/09/20 | 30/09/20 | 30 1,5 $3.094.178
$206.278.564 | 1/10/20 | 23/10/20 | 23 1,5 $2.372.203

Total $24.753.427

Son: Veinticuatro millones Setecientos Cincuenta y Tres mil Cuatrocientos
Veintisiete pesos M/C.

CALCULO INTERESES DE MORA:

Capital Desde Hasta Dias Tasa Valor
Mensual %
$206.278.564 | 24/02/20 | 29/02/20 7 2,3825 $1.579.922
$206.278.564 | 1/03/20 | 31/03/20 30 2,3691 $4.886.945
$206.278.564 | 1/04/20 | 30/04/20 30 2,3366 $4.819.905
$206.278.564 | 1/05/20 | 31/05/20 30 2,2741 $4.690.981
$206.278.564 | 1/06/20 | 30/06/20 30 2,265 $4.672.209
$206.278.564 | 1/07/20 | 31/07/20 30 2,265 $4.672.209
$206.278.564 | 1/08/20 | 31/08/20 30 2,2866 $4.716.766
$206.278.564 | 1/09/20 | 30/09/20 30 2,2941 $4.732.237
$206.278.564 | 1/10/20 | 31/10/20 30 2,2616 $4.665.196
$206.278.564 | 1/11/20 | 30/11/20 30 2,23 $4.600.012
$206.278.564 | 1/12/20 | 31/12/20 30 2,1825 $4.502.030
$206.278.564 | 1/01/21 | 31/01/21 30 2,165 $4.465.931
$206.278.564 | 1/02/21 | 28/02/21 30 2,1925 $4.522.658
$206.278.564 | 1/03/21 | 31/03/21 30 2,1766 $4.489.859
$206.278.564 | 1/04/21 | 30/04/21 30 2,1641 $4.464.074
$206.278.564 | 1/05/21 | 31/05/21 30 2,1525 $4.440.146
$206.278.564 | 1/06/21 | 30/06/21 30 2,1516 $4.438.290
$206.278.564 | 1/07/21 | 31/07/21 30 2,1475 $4.429.832
$206.278.564 | 1/08/21 | 31/08/21 30 2,155 $4.445.303
$206.278.564 | 1/09/21 | 30/09/21 30 2,1491 $4.433.133
$206.278.564 | 1/10/21 | 31/10/21 30 2,135 $4.404.047
$206.278.564 | 1/11/21 | 30/11/21 30 2,1591 $4.453.760
$206.278.564 | 1/12/21 | 31/12/21 30 2,1825 $4.502.030
$206.278.564 | 1/01/22 | 31/01/22 30 2,2075 $4.553.599
$206.278.564 | 1/02/22 | 28/02/22 30 2,2875 $4.718.622
$206.278.564 | 1/03/22 | 31/03/22 30 2,3091 $4.763.178
$206.278.564 | 1/04/22 | 30/04/22 30 2,3816 $4.912.730
$206.278.564 | 1/05/22 | 31/05/22 30 2,4641 $5.082.910
$206.278.564 | 1/06/22 | 30/06/22 30 2,55 $5.260.103
$206.278.564 | 1/07/22 | 31/07/22 30 2,66 $5.487.010
$206.278.564 | 1/08/22 | 31/08/22 30 2,7766 $5.727.531
$206.278.564 | 1/09/22 | 30/09/22 30 2,9375 $6.059.433
$206.278.564 | 1/10/22 | 31/10/22 30 3,0766 $6.346.366
$206.278.564 | 1/11/22 | 17/11/22 17 3,2225 $3.766.818
Total $157.125.854
Carrera 13 No. 93 - 67 2
Oficinas 205 y 206

Parque de 1a 93
PBX: 345 2789
Celular: 314 3673134.

www.peraltayasociados.com.co



PER/ \I 1 \& \S()CI ADOS

ABOGADOS

Son: Ciento Cincuenta y Siete millones Ciento Veinticinco mil Ochocientos
Cincuenta y Cuatro pesos M/C.

En tal sentido, solicito respetuosamente a su Despacho proceder con las
actuaciones procesales a que haya lugar para ejecutar el cumplimiento de la
obligacion.

Del sefior Juez,

Cordialmente,

o

JORGE/ (QUE PERALTA PARRA
C.C. No. 79.958.238 de Bogota D.C.
T.P. No. 219.457 del C.S.].

Elaboré, revis6 y aprobé: Angela V. Sanchez G.

Carrera 13 No. 93 - 67 3

Oficinas 205 y 206

Parque de 1a 93

PBX: 345 2789

Celular: 314 3673134. www.peraltayasociados.com.co



