£ " Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
% i Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCMA
u Reptblica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO

A las ocho 08:00 A.M., de hoy 01 de febrero de 2023, se fija en lugar visible de la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali y por el
término de un (1) dia la lista con la constancia de conformidad al articulo 110 del C.G.P.

A las ocho 08:00 A.M. del dia siguiente al de esta fijacion empiezan a correr en la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucion de Sentencia de Cali, y para
efectos de lo establecido en el Codigo General del Proceso, los tres (3) dias de término de
traslado de la liquidacion del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal
ID 11.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

EFPA/ 001-2021-00252



16/1/23, 12:05 Correo: Jennifer Alexandra Ordofiez Lasso - Outlook

RV: RAD 001-2021-252 LIQUIDACION DE CREDITO

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali

<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 16/01/2023 10:18

I Ramma Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
%ﬁ' Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCI“A
U Repiblica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.

Cordialmente,

NINY JHOANNA DUQUE

Asistente Administrativo

Oficina de Apoyo

Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucion de Sentencias
Cali — Valle del Cauca

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas . (@) m
Teléfono: (2) 889 1593 g, <
Correo electronico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

CO-SC5780-178

De: Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali <oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: lunes, 16 de enero de 2023 8:54

Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: RAD 001-2021-252 LIQUIDACION DE CREDITO

NINY, para tramite.

Atentamente,

FERNANDO LONDONO SUA
Director

Oficina de Apoyo Civil del Circuito de
Ejecucion de Sentencias

Cali — Valle del Cauca

https://outl ook office.com/mail/id/AAQKAD cyY WEWOWRiILWEOM GUNDhIYi05ZD Q1LTZIY2EzMDM4NDdINQAQAI8UizaOEnVDhFihcHNn%2B4t8%3D 13
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16/1/23, 12:05 Correo: Jennifer Alexandra Ordofiez Lasso - Outlook

Calle 8 No. 1-16, Oficina 403, Edificio Entreceibas {@ ﬁ
Teléfonos: (602) 884 6327 y(602) 889 1593 L= —

. . ) o icontec
Email: oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co Q 9

PRESUNCION DE RECEPCION: Se presume la recepcion del presente mensaje de CRaCaMLT
datos conforme lo disponen las Leyes 527 de 1999 y 2213 de 2022.

De: TORRES VELAZQUEZ & BOTACHE Abogados Asociados <abogadostyb@gmail.com>
Enviado: lunes, 16 de enero de 2023 8:10a. m.

Para: Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RAD 001-2021-252 LIQUIDACION DE CREDITO

Senor
JUEZ CIVIL CIRCUITO DE EJECUCION DE CALI No. 03
E. S. D.

Asunto: APORTO LIQUIDACION DE CREDITO
Demandante: BANCOLOMBIA -FONDO NACIONAL DE GARANTIAS
Demandado: COMERCIALIZADORA FEET WISE S.A.S.
Proceso: EJECUTIVO SINGULAR
Radicacién: 001-2021-252

Cordial saludo,

Al Despacho comedida y respetuosamente me permito allegar la
respectiva liquidacioén de crédito del proceso arriba referenciado.

De antemano agradezco al Despacho por la atencidn prestada y su valiosa
colaboracion del asunto.

Atentamente,

DAWUERTH ALBERTO TORRES VELAZQUEZ
C.C. No. 94.536.420

T.P. No. 165.612 del C. S. de 1la J.
Apdo. del demandante FNG

ABOGADOS ASOCIADOS

https://outl ook office.com/mail/id/AAQKAD cyY WEWOWRiILWEOM GUNDhIYi05ZD Q1LTZIY2EzMDM4NDdINQAQAI8UizaOEnVDhFihcHNn%2B4t8%3D
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Jrem— DAWUERTH TORRES VELAZQUEZ o
C}, ABOGADO P
C.' I 3103815398 .,

DIRECCION JURIDICA EMPRESARIAL SAS. d.torres@djesas.com £

3 /djesas [@ @djesas [ @djesas 312 8314697 @ www.djesas.com

DAWUERTH ALBERTO TORRES VELAZQUEZ
Abogado

7 Cel.: 31531628 99

78 Cel.: 3103815398

ADCalle 13 No. 4-25 oficina 502 edificio Carvajal
Cali Valle

www.djesas.com

Remitente notificado con
Mailtrack
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DIRECCION JURIDICA EMPRESARIAL SAS.

y/

Senior
JUEZ CIVIL CIRCUITO DE EJECUCION DE CALI No. 03
E. S. D.
Asunto: APORTO LIQUIDACION DE CREDITO
Demandante: BANCOLOMBIA

FONDO NACIONAL DE GARANTIAS
Demandado: COMERCIALIZADORA FEET WISE S.A.S.
Proceso: EJECUTIVO SINGULAR
Radicaciédn: 001-2021-252

Cordial saludo,

DAWUERTH ALBERTO TORRES VELAZQUEZ, mayor de
edad y domiciliado en Cali, identificado civil vy
profesionalmente como aparece al pie de mi firma
obrando como Apoderado Judicial del demandante, por
este medio me permito allegar al Despacho 1la
correspondiente a la liquidacidén de crédito para que
una vez, se corra el respectivo traslado se imparta

la aprobacidén, si asi lo considera el Despacho.

Del senior Juez,

L—

—

i

S VELAZQUEZ

A B oo

f3/djiesas [@@djesas [ @djesas [ 3128314697



ESTADO DE CUENTA F N G
SUBDIRECCION DE CARTERA

Fondo Nacional de Garantias S.A.

-

No. Liquidacion : 142540

Nudmero de crédito ;1000000122958

Identificacion : NIT N° 9006095287

Nombre :  COMERCIALIZADORA FEET WISE S.A.S.

Intermediario financiero : 8909039388 BANCOLOMBIA

Fondo administrador . FG CONFE

Oficina : CALI

DATOS INICIALES DEL CREDITO

Valor desembolsado :159.320.577 Fecha desembolso : 19.11.2021

Tasa corrientes (%)

DATOS LIQUIDACION

Fecha liquidacion :10.01.2023

Fecha ultimo pago :19.11.2021 Tasa de mora (%) ;18,00

Saldo Capital : 159.320.577 Cuotas en mora ;001
INFORMACION PARA PAGO TOTAL
Saldo capital 159.320.577
Intereses corrientes 0
Intereses de Mora 32.763.295
Intereses de mora diferidos 0
Honorarios 0
Gastos judiciales 238.000
Seguros de vida 0
Seguros AMIT 0
Seguros de automovil 0
TOTAL DEUDA 192.321.872
DATOS PARA EL PAGO

Entidad: BANCOLOMBIA Cuenta Convenio: 53821 Referencia: 9006095287

"LOS DATOS SUMINISTRADOS POR LA GERENCIA DE OPERACIONES DEL FNG EN EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ESTAN SUJETOS A
VERIFICACION Y NO INCLUYEN HONORARIOS DE ABOGADOS"
Fondo Nacional de Garantias - PBX (1)3239000 FAX (1)3239006 Pagina WEB: WWW.FNG.GOV.CO - E-Mail: servicio.cliente@fng.gov.co
NIT. 860402272-2 - CALLE 26A No. 13-97 PISO 25 EDIFICIO BULEVAR TEQUENDAMA - BOGOTA
Este estado de cuenta tiene una vigencia de 15 dias calendarios contados a partir de su fecha de impresion
Fecha de Impresién: 10.01.2023
Pagina 1de 1



£ " Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
% i Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCMA
u Reptblica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO

A las ocho 08:00 A.M., de hoy 01 de febrero de 2023, se fija en lugar visible de la
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucion de Sentencia
de Cali y por el término de un (1) dia la lista con la constancia de conformidad al
articulo 110 del CGP.

A las ocho 08:00 A.M. del dia siguiente al de esta fijacion empiezan a correr en la
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucion de Sentencia
de Cali y para efectos de lo establecido en el Codigo General del Proceso, los tres
(3) dias de término de traslado del Recurso de Reposicidn, visible en la carpeta del
Cuaderno Principal, ID 56.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

EFPA /013-2013-00050



25/1/23, 14:40 Correo: Jennifer Alexandra Ordofiez Lasso - Outlook

RV: RECURSO / 13-2013-050 (JUZG 3 CTO EJEC)

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 25/01/2023 14:38

. Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
%ﬁ' Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCH‘IA
U Repdblica de Colombia Cali = Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.

Cordialmente,

NINY JHOANNA DUQUE

Asistente Administrativo

Oficina de Apoyo

Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucion de Sentencias
Cali — Valle del Cauca

©

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas
Teléfono: (2) 889 1593
Correo electrénico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

CO-SC5780-178

icontec =

De: Oficina de Abogados <info@oficinadeabogados.com.co>

Enviado: miércoles, 25 de enero de 2023 14:32

Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RECURSO / 13-2013-050 (JUZG 3 CTO EJEC)

Buenas tardes,
Adjunto remito memorial con recurso, para su respectivo tramite.

Gracias.

EDGAR CAMILO MORENO JORDAN

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADcy Y WEWOWRILWEOMGUtNDhIYi05ZDQ1LTZIY2EzZMDM4NDdINQAQAC3qive8IpVGosUX%2FySME...  1/2
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EDGAR CAMILO MORENO JORDAN

Abogado

Sefor

JUEZ TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE CALI

(ORIGEN JUZGADO TRECE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI)

E. S. D.

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO

DEMANDANTE: BANCOLOMBIA S.A.

DEMANDADO: MONICA PUENTES TIMARAN

RADICACION: 2013-50

ASUNTO: RECURSO DE REPOSICION A LIQUIDACION DE CREDITO
OFICIOSA

EDGAR CAMILO MORENO JORDAN, conocido de autos en el proceso de la
referencia, con todo respeto presento recurso de reposicion contra el auto notificado el 20
de enero de 2023 mediante el cual modifica y aprueba la liquidacion de los créditos.

El auto recurrido no tiene en cuenta que la liquidacién que se modific6 y aprob6 en auto
notificado el 11 de mayo de 2018, fue posteriormente objeto de otra modificacion
notificada el 29 de junio de 2018 en la que el Despacho corrige como consecuencia de un
control de legalidad la liquidacion oficiosa de mayo de 2018 y liquida en debida forma la
obligacion hipotecaria liquidando y causando los intereses desde la presentacion de la
demanda, que fue en febrero 12 de 2013.

Por otro lado solicito al Despacho que teniendo en cuenta que la liquidacion aprobada en
junio 29 de 2018 es superior al valor de los titulos producto del remate se ordena la entrega
de esos valores a los demandantes en proporcion a los créditos que se ejecutan en el
proceso.

Del sefior Juez, atentamente,

EDGAR CAMILO MORENO JORDAN
C.C. No. 16.593.669 de Cali.
T.P. No. 41.573 del C.S.J.

Cro. 9 # 9-49 of.601 edificio Incolda de Cali
Email: infoRoficinadeabogados.com.co
Tel. 8963495



£ " Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
% i Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCMA
u Reptblica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO

A las ocho 08:00 A.M., de hoy 01 de febrero de 2023, se fija en lugar visible de la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali y por el
término de un (1) dia la lista con la constancia de conformidad al articulo 110 del C.G.P.

A las ocho 08:00 A.M. del dia siguiente al de esta fijacion empiezan a correr en la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucion de Sentencia de Cali, y para
efectos de lo establecido en el Codigo General del Proceso, los tres (3) dias de término de
traslado de la liquidacion del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal
ID 11.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

EFPA/ 015-2021-00181



25/1/23, 13:51 Correo: Jennifer Alexandra Ordofiez Lasso - Outlook

RV: MEMORIAL.APORT. LIQ.COMPLETARAD.15-2021-00185

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 25/01/2023 11:42

- Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
1 aﬁ' Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCH‘IA
U Repdblica de Colombia Cali = Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.

Cordialmente,

NINY JHOANNA DUQUE

Asistente Administrativo

Oficina de Apoyo

Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucion de Sentencias
Cali — Valle del Cauca

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas ' © ﬂ
Teléfono: (2) 889 1593 icontec | =
Correo electronico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

CO-SC5780-178

De: Victoria Lozano <vlozano@victorialozano.com>

Enviado: miércoles, 25 de enero de 2023 11:20

Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: MEMORIAL.APORT. LIQ.COMPLETARAD.15-2021-00185

Cordial Saludo,

Adjunto memorial con liquidacion de credito actualizada al mes de enero de 2023

Cordialmente
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VL & CONSULTORES S.AS
VL & CONSULTORES S.A.S.

Victoria Eugenia Lozano Paz

Tel 8892313

Cel 3152683087

Dir: Carrera 5 No. 10-63 Ofic. 803
Edificio Colseguros - Cali

Tanto este mensaje como los archivos anexos pueden contener informacién confidencial, por lo tanto, esta
dirigido Unicamente a quienes aparecen como destinatarios del mismo. Si usted no es el destinatario o no
esta autorizado para acceder a esta informacion abstenerse de divulgar, reenviar, copiar, almacenar, imprimir
o utilizar de cualquier forma o por cualquier medio la informacién aqui contenida.
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VICTORIA EUGENIA LOZANO PAZ
Abogada
Carrera 5 Nro. 10 - 43 Oficina 803
Teléfono 880 56 24 — Celular 315 2468 30 87
e-mail VLOZANO@VICTORIALOZANO.COM

Senor
JUEZ TERCERO (03) CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE CALI - VALLE

E. S. D.

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO DE SCOTIABANK COLPATRIA S.A CONTRA EL
SENOR ALEJANDRO QUINTANA ZULUAGA Y OTRO

RADICACION: 2021-00181.

VICTORIA EUGENIA LOZANO PAZ, Abogada, de condiciones civiles y legales conocidas
por el despacho, me permito por medio del presente escrito aportar la liquidacion de
crédito, de conformidad a lo consagrado en el Art. 466 C.G.P.

Del Sefior Juez,

Atentamente,

C o=

/

VICTORIA EUGENIA LOZANO PAZ
C.C. 31.939.072 de Cali
T.P.106218 del C.S.J.



LIQUIDACION DE LA OBLIGACION No. |

5536620063653619

DEMANDADOl ALEJANDRO QUINTANA ZULUAGA
EXIGIBILIDAD CAPITAL TASA PACTADA | TASA DE PLAZO FECHA DE PLAZO TASA DE HONORARIOS
09/06/2021 $10.131.311 |
SALDO DESPUES

SALDO FECHA VALOR VALOR SALDO DE INTERESES O TASAEFEC | TASAMAX | TASA VALOR MORA FECHA

CAPITAL ABONO ABONO HONORARIOS ABONO ABONO A CAPITAL ANUAL | MORATORIA | NOMIN MENSUAL VIGENCIA
$10.131.311 $0 $0 17,21% 25,82% | 1,93% $143.549 jun-21
$10.131.311 $0 $0 17,18% 2577% | 1,93% $195.441 jul-21
$10.131.311 $0 $0 17,24% 25,86% | 1,94% $196.056 ago-21
$10.131.311 $0 $0 17,19% 25,79% | 1,93% $195.543 sep-21
$10.131.311 $0 $0 17,08% 25,62% | 1,92% $194.414 oct-21
$10.131.311 $0 $0 17,27% 2591% | 1,94% $196.364 nov-21
$10.131.311 $0 $0 17,46% 26,19% | 1,96% $198.310 dic-21
$10.131.311 $0 $0 17,66% 26,49% | 1,98% $200.354 ene-22
$10.131.311 $0 $0 18,30% 27,45% | 2,04% $206.866 feb-22
$10.131.311 $0 $0 18,47% 27,71% | 2,06% $208.588 mar-22
$10.131.311 $0 $0 19,05% 28,58% | 2,12% $214.440 abr-22
$10.131.311 $0 $0 19,71% 29,57% | 2,18% $221.055 may-22
$10.131.311 $0 $0 20,40% 30,60% | 2,25% $227.921 jun-22
$10.131.311 $0 $0 21,28% 31,92% | 2,34% $236.607 jul-22
$10.131.311 $0 $0 22,21% 33,32% | 2,43% $245.699 ago-22
$10.131.311 $0 $0 23,50% 35,25% | 2,55% $258.168 sep-22
$10.131.311 $0 $0 24,61% 36,92% | 2,65% $268.766 oct-22
$10.131.311 $0 $0 25,78% 38,67% | 2,76% $279.811 nov-22
$10.131.311 $0 $0 27,64% 41,46% | 2,93% $297.108 dic-22

$4.185.060
SALDO CAPITAL $10.131.311
INTERESES MORATORIOS $4.185.060
TOTAL DEUDA | (CAPITAL+ INTERESES+SANCION) $14.316.371




LIQUIDACION DE CREDITO C a b

SCOTIABANK COLPATRIA S.A coLPATRIA
CREDITO No. TITULAR CEDULA
ALEJANDRO QUINTANA ZULUAGA - CATALINA
404119052148 JURADO ESCOBAR 94432457 - 31566931

LIQUIDACION ACTUALIZADA

TASA DE MORA 17,93%
TASA DE PLAZO 11,95%
FECHA DE LIQUIDACION 18/01/2023
FECHA DE MORA 31/03/2021
DIAS EN MORA 658
(TOTAL_PESOS) ADEUDADO EN 8
CAPITAL ADEUDADO [ 336.963.412,10 | = | 336.963.412,10 |
0
(CAPITAL EN (INTERESES DE
PESOS) (DIAS DE MORA) MORA)
INTERESES DE $336.963.412 X 17,93% X 658 = 108.886.726,26
MORA
365

(INTERESES (INTERESES

CORRIENTES) CORRIENTES)
INTERESES _ _
CORRIENTES = $ 9.109.022 = 9.109.021,80

(CAPITAL
(INTERESES (INTERESES (TOTAL
ADEUD’;')DO EN MORA ) CORRIENTES) LIQUIDACION $)

TOTAL ADEUDADO $336.963.412 + $108.886.726 + $9.109.022 454.959.160,16

DIRECCION COBRO JURIDICO HIPOTECARIO




£ " Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
% i Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCMA
u Reptblica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO

A las ocho 08:00 A.M., de hoy 01 de febrero de 2023, se fija en lugar visible de la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali y por el
término de un (1) dia la lista con la constancia de conformidad al articulo 110 del C.G.P.

A las ocho 08:00 A.M. del dia siguiente al de esta fijacion empiezan a correr en la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucion de Sentencia de Cali, y para
efectos de lo establecido en el Codigo General del Proceso, los tres (3) dias de término de
traslado de la liquidacion del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal
ID 02.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

EFPA/ 019-2022-00048



16/1/23, 11:47 Correo: Jennifer Alexandra Ordofiez Lasso - Outlook

RV: Memorial Solicita Oficiar a Catastro Municipal y Aporta Liquidacién del Crédito

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali

<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 16/01/2023 9:22

. Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
%-" Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCI“A
U Repiblica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.

Cordialmente,

NINY JHOANNA DUQUE

Asistente Administrativo

Oficina de Apoyo

Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucion de Sentencias
Cali — Valle del Cauca

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas . (@) m
Teléfono: (2) 889 1593 g, <
Correo electronico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

CO-SC5780-178

De: Raul Perdomo Ramirez <asesoriajuridica.raulperdomo@gmail.com>

Enviado: sabado, 14 de enero de 2023 10:15

Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Fwd: Memorial Solicita Oficiar a Catastro Municipal y Aporta Liquidacién del Crédito

Doctora
ADRIANA CABAL TALERO
JUEZ 03 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Asunto : Memorial Solicita Oficiar a Catastro Municipal y Aporta Liquidacién
del Crédito
Referencia : Proceso Ejecutivo Singular de Mayor Cuantia
De : Diego Maria Romero Pantoja C.C.5.286.388
Contra : Benjamin Herrera Zuleta C.C.17.037.259

https://outl ook office.com/mail/inbox/i d/ AAQKAD cyY WEWOWRILWEOM GUNDhIYi05ZDQ1LT ZI Y2EzZMDM4NDdINQAQAG%2BLD GIWHFHp5STUDYDGVEg %3D  1/3
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16/1/23, 11:47 Correo: Jennifer Alexandra Ordofiez Lasso - Outlook

Radicacion : 76001-31-03-019-2022-00048-00
Cordial saludo.

RAUL PERDOMO RAMIREZ, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cedula de ciudadania
numero 79.387.383 expedida Bogota D.C., de profesion Abogado, portador de la tarjeta profesional
numero 205502 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado judicial
del sefior DIEGO MARIA ROMERO PANTOJA, persona mayor de edad, vecino de la ciudad de Cali,
identificado con la cédula de ciudadania nimero 5.286.388 expedida en Cumbitara (N), por medio del
presente escrito, me permito indicar que el suscrito togado se acercé a la OFICINA DE CATASTRO
MUNICIPAL DE CALI, para solicitar la expediciéon del avaluo catastral del predio bajo el folio de
matricula inmobiliaria numero 370 — 8247, con ficha catastral B014500020000 y predial nacional
760010100020700360002000000002, pero no lo expidieron por que tanto mi mandante como el
suscrito togado NO somos propietarios del bien, lo anterior basandose en la Ley de Proteccion de
Datos “Ley 1581 de 2.012, por lo tanto, solicito se oficie a la OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL DE
CALI, para que se ordene su expedicion.

De igual forma me permito aportar la liquidacion del crédito para que le sea corrido traslado a la parte
contraria y si la misma esta conforme a derecho se apruebe o de lo contrario sea reformada por el
Despacho.

En cumplimiento de lo ordenado en el articulo 446 del Cédigo General

del Proceso, procedo a efectuar la liquidacion del crédito en el proceso

de la referencia, asi:

CAPITAL : | $ 620.000.000,00

Intereses de plazo sobre el capital inicial | $ 620.000.000,00
Desde Hasta Dias | Tasa Mes (%) Int Plazo Mes

02-feb-2022 | 28-feb-2022 | 27 1,41 $ 7.869.14994
01-mar- 01-mar-

2022 2022 1 1,42 $ 293.958,02

Sub-Total $ 8.163.107,96

Intereses de mora sobre el capital inicial | $ 620.000.000,00

Desde Hasta Dias | Tasa Mes (%) | Int Mora Mes (%)
02-mar- 31-mar-

2022 2022 30 2,13 $ 13.228.111,04
01-abr-2022 | 30-abr-2022| 30 2,20 $ 13.612.052,63

01-may- 31-may-

2022 2022 31 2,27 $ 14515.100,54
01-jun-2022 | 30-jun-2022 | 30 2,34 $ 14.499.111,49
01-jul-2022 | 31-jul-2022 | 31 243 $ 15.574.861,56

01-ago- 31-ago-

2022 2022 31 2,53 $ 16.196.702,17
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16/1/23, 11:47 Correo: Jennifer Alexandra Ordofiez Lasso - Outlook

01-sep- 30-sep-

2022 2022 30 2,66 $ 16.502.043,91
01-oct-2022 | 31-oct-2022 | 31 2,78 $ 17.781.631,53
01-nov-2022 | 30-nov-2022| 30 2,89 $ 17.945.965,17
01-dic-2022 | 31-dic-2022 | 31 3,08 $ 19.743.113,54

01-ene- 31-ene-

2023 2023 31 3,20 $ 20.508.158,38

Sub-Total $ 180.106.851,96

RESUMEN LIQUIDACION DEL CREDITO

Capital $ 620.000.000,00
Intereses de Plazo $ 8.163.107,96

Intereses de Mora $ 180.106.851,96
Total, Liquidacion del Crédito $ 808.269.959,92

De la senora Juez.

Atentamente,

RAUL PERDOMO RAMIREZ
C.C.No.79.387.383 de Bogota D.C.
T.P.No. 205502 del C. S. de la J.

Raul Perdomo Ramirez.

C.C. 79.387.383 de Bogotd D.C.
T.P. 205502 del C.S5.J.

Tel: 3117723933
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RAUL PERDOMO RAMIREZ ABOSGADO
cavvern 3 N°10-20 Oficing 205 Edificlo Colowbin - call valle del caucn
Teléfonos: 3117723933
E-mail: asesoriajuridica.raulperdomo@gmail.com

Doctora

ADRIANA CABAL TALERO

JUEZ 03 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI
secoecccali@cendoj.ramajudicial.qgov.co

Asunto : Memorial Solicita Oficiar a Catastro Municipal y Aporta Liquidacion
del Crédito

Referencia : Proceso Ejecutivo Singular de Mayor Cuantia

De : Diego Maria Romero Pantoja C.C. 5.286.388

Contra : Benjamin Herrera Zuleta C.C. 17.037.259

Radicacion : 76001-31-03-019-2022-00048-00

Cordial saludo.

RAUL PERDOMO RAMIREZ, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la
cedula de ciudadania numero 79.387.383 expedida Bogota D.C., de profesion
Abogado, portador de la tarjeta profesional nimero 205502 del Consejo Superior
de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado judicial del sefior DIEGO
MARIA ROMERO PANTOJA, persona mayor de edad, vecino de la ciudad de
Cali, identificado con la cédula de ciudadania niamero 5.286.388 expedida en
Cumbitara (N), por medio del presente escrito, me permito indicar que el suscrito
togado se acercO a la OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL DE CALI, para
solicitar la expedicién del avallo catastral del predio bajo el folio de matricula
inmobiliaria nimero 370 — 8247, con ficha catastral B014500020000 y predial
nacional 760010100020700360002000000002, pero no lo expidieron por que tanto
mi mandante como el suscrito togado NO somos propietarios del bien, lo anterior
basandose en la Ley de Protecciéon de Datos “Ley 1581 de 2.012, por lo tanto,
solicito se oficie a la OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL DE CALI, para que se

ordene su expedicion.

De igual forma me permito aportar la liquidacién del crédito para que le sea corrido
traslado a la parte contraria y si la misma esta conforme a derecho se apruebe o

de lo contrario sea reformada por el Despacho.

En cumplimiento de lo ordenado en el articulo 446 del Codigo General
del Proceso, procedo a efectuar la liquidacién del crédito en el proceso
de la referencia, asi:

CAPITAL : ‘ $ 620.000.000,00
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RAUL PERDOMO RAMIREZ ABOGADO

Teléfonos: 3117723933
E-mall: asesorla\jwﬁdiaa raulperdomo@amatl.com

cavvern 3 N°10-20 Oficing 205 Edificlo Colowbin - call valle del caucn

Intereses de plazo sobre el capital inicial \ $ 620.000.000,00
Desde Hasta Dias| Tasa Mes (%) Int Plazo Mes
02-feb-2022 | 28-feb-2022 | 27 1,41 $ 7.869.149,94
0l1-mar-2022 | 01-mar-2022 | 1 1,42 $ 293.958,02

Sub-Total $ 8.163.107,96

Intereses de mora sobre el capital inicial

| $ 620.000.000,00

Desde Hasta Dias| Tasa Mes (%) | Int Mora Mes (%)
02-mar-2022 | 31-mar-2022 | 30 2,13 $ 13.228.111,04
01-abr-2022 | 30-abr-2022 | 30 2,20 $ 13.612.052,63
01-may-2022 | 31-may-2022 | 31 2,27 $ 14.515.100,54
01-jun-2022 | 30-jun-2022 | 30 2,34 $ 14.499.111,49
01-jul-2022 | 31-jul-2022 | 31 2,43 $ 15.574.861,56
01-ago-2022 | 31-ago-2022 | 31 2,53 $ 16.196.702,17
01-sep-2022 | 30-sep-2022 | 30 2,66 $ 16.502.043,91
01-oct-2022 | 31-oct-2022 | 31 2,78 $ 17.781.631,53
01-nov-2022 | 30-nov-2022 | 30 2,89 $ 17.945.965,17
01-dic-2022 | 31-dic-2022 | 31 3,08 $ 19.743.113,54
01-ene-2023 | 31-ene-2023 | 31 3,20 $ 20.508.158,38

Sub-Total $ 180.106.851,96

RESUMEN LIQUIDACION DEL CREDITO
Capital $ 620.000.000,00
Intereses de Plazo $ 8.163.107,96

$ 180.106.851,96
$ 808.269.959,92

Intereses de Mora
Total, Liquidacion del Crédito

De la sefiora Juez.

Atentamente,

RAUL PERDOMO RAMIREZ
C. C. No. 79.387.383 de Bogota D.C.
T. P. No. 205502 del C. S. de la J.
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