£ " Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
% i Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCMA
u Reptblica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO

A las ocho 08:00 A.M., de hoy 01 de marzo de 2023, se fija en lugar visible de la Oficina de
Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucion de Sentencia de Cali y por el
término de un (1) dia la lista con la constancia de conformidad al articulo 110 del C.G.P.

A las ocho 08:00 A.M. del dia siguiente al de esta fijacion empiezan a correr en la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucion de Sentencia de Cali, y para
efectos de lo establecido en el Codigo General del Proceso, los tres (3) dias de término de
traslado de la liquidacion del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal
ID 52.
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22/2/23,17:12 Correo: Jennifer Alexandra Ordofiez Lasso - Outlook

RV: LIQUIDACION DEL CREDITO

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 22/02/2023 16:30

P Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
%" Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCHIE\
u Repdblica de Colombia Cali = Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.

Cordialmente,

NINY JHOANNA DUQUE

Asistente Administrativo

Oficina de Apoyo

Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucion de Sentencias
Cali — Valle del Cauca

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas ) (@)
Teléfono: (2) 889 1593 icontec
Correo electronico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

CO-SC5780-178

De: Juzgado 03 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 22 de febrero de 2023 16:07

Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: LIQUIDACION DEL CREDITO

De: MARTA LEONOR BOTERO QUINTERO <MALEBOQUIN@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 22 de febrero de 2023 15:30

Para: Juzgado 03 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
dgppaabogados@gmail.com <dgppaabogados@gmail.com>

Asunto: LIQUIDACION DEL CREDITO

SENOR:

JUEZ TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI
REF: EJECUTIVO POR HONORARIOS

DTE: DIEGO GERARDO PAREDES
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22/2/23,17:12 Correo: Jennifer Alexandra Ordofiez Lasso - Outlook

DDO: JUAN CARLOS VIANA BOHORQUEZ
RAD: 2007-00032
ORIGEN: JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO CALI

Cordial saludo.

Adjunto liquidacién del crédito.
Gracias.

Martha Loonsr Botero Qunters

ﬁﬁ@@fza’&
Ueivergidad ﬁw&%@a de calt
(el 37108369220
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MARTHA LEONOR BOTERO QUINTERO
ABOGADA
Comeo Elechionico: maleboguin@hotmail.com
Celuiar: 3108369220

Santiago de Cali, febrero 2022 de 2023

Sefior:
JUEZ TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI
E. S. D.

REF: EJECUTIVO HONORARIOS
DTE: DIEGO GERARDO PAREDES P.
DDO: JUAN CARLOS VIANA BOHORQUEZ
RAD: 2007-00032
ORIGEN: JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI

MARTHA LEONOR BOTERO QUINTERO, de condiciones civiles conocidas en el
proceso, obrando como apoderada del demandado, estando dentro del término

legal, presento liquidacion del crédito.

Reitero lo afirmado en la liquidacion del crédito que presenté en el mes de
septiembre de 2022, que se sigue evidenciando en las liquidaciones del crédito
que presenta el demandante, que los intereses los esta capitalizando
(ANATOCISMOQ), hecho que ttanto la ley como la jurisprudencia constitucional
prohiben la capitalizacion de intereses moratorios. Por esta razon, solo el capital
original de los créditos impagos genera intereses.

Aporto lo enunciado.
Del sefior Juez, cordialmente,

G.G.31.861.771 CALI
T.P.54.710 C.S.J.



LIQUIDACION DEL CREDITO

Proceso: Ejecutivo

Ejecutante: Sandra Giraldo

Ejecutados: Juan Carlos Viana Bohorquez
Radicado: 2007-00032

Conforme la demanda presentada, se procede a liquidar el credito sobre el valor
de $44.500.000, que corresponde al capital debido, y se liquidaran los intereses
legales establecidos en el articulo 1617 del Codigo Civil.

INTERESES DE MORA

Para efecfos de su liquidacion se fendrd /a fasa legal del 6%, que debe ser converfida a (asa
efectiva mensual, teniendo en cuenta el conceplo de la Supernntendencia Financiera 2006022407 -
02 de 2006, para lo cual se aplica la siguiente formula matemdtica financiera:

Tasa efectiva diaria= [(1+TEA) "» - 1 J: De donde; 1 = Es una constante;
TEA =Tasa efectiva anual; n = Periodo 365 dias.

TEM=(1+6%)755 + 1 = 0.01597%

VALOR
INTERES DE
CAPITAL MORA
TASA ADEUDADO MENSUAL
LEGAL TASA BASE DE SOBRE
RES. ART. | TASA |EFECTIVA| LIQUIDACION CAPITAL
NRO. | DESDE HASTA | DIAS | 1617 | MORA | DIARIA | INTERESES VENCIDO
1192 | Otago-13| 31-ago-13| 0 6.00%| 00600 | 0.01597% | $44.500.000,00 $0.00
1192 | Of-sep-13| 30-sep-13| 26 6,00%| 00600 | 0,01597% | $44.500.00000|  $184.719.20
1779 | ot-oct-13| 3t-oct-13| 31 6,00%| 00800 | 0,01597% | $44.500.000,00|  $220242.12
1779 | 01-nov-13| 30-nov-13| 30 6,00%| 00600 | 001597% | $44.500.00000|  $213137.54
1779 | 01-dc-13| 31-dic-13| 31 | 600%| 00600 | 0,01507% | $44.500.000,00| 322024212
2372 | Otene 14| 3tene 14| 31 6.00%| 00600 | 0,01507% | $44.500.000,00|  $220242.12 |
2372 | Otfeb 14| 284eb 14| 28 6,00%| 00600 | 0,01597% | $44.500.000,00|  $19892837
2372 | Ot-mar-14| 3t-mar-14| 31 6,00%| 00600 | 001597% | $44.500.00000|  $220242.12
503 | O1abr-14| 30abr-14| 30 | 600%| 00600 | 0.01597% | $44.500.000,00|  $213 137.54

1= _.en esle seniido y para mayor clandad al respecto conviene resalfar que una lasa efectiva
anual nunca se puede dividir por ningun denominador, por cuanto se trata de una funcion
exponencial, mientras que las tasas nominales por tratarse de una funcion lineal, si admiten ser
divididas en (m) periodos a fin de obtener la tasa nominal periddicd’.



503 | Ot-may-14| 31-may-14| 31 6.00%| 00600 | 0.01597% | $44.500.000,00 $220.242,12
503 Ofun-14| 304un-14| 30 6.00%| 00600 | 001597% | $44.500.000,00 $213.137,54
1041 01-jul - 14 3jul-14| 31 6,00%| 00800 | 0,01597% | $44.500.000,00 $220242,12
1041 Oi-ago-14| 31.ago-14| 31 6,00%| 00800 | 0.01507% | $44.500.000,00 £220 242,12
1041 Ot-sep-14| 30-sep-14| 30 6,00%| 00800 | 0,01597% | $44.500.000,00 $213137.54
1707 | Ot-oct-14| 31-oct-14| 31 6.00%| 00600 | 0.01597% | $44.500.000,00 $220.242.12
1707 O1-nov-14| 30nov-14| 30 6.00%| 00600 | 0.01587% | $44.500.000,00 $213137.54
1707 Oi-dic-14| 31-dic-14| 31 B,00%| 00600 | 0,01587% | $44.500.000,00 £220242 12
2259 | Ot1-ene-15| 31-ene-15| 31 6,00%| 00600 | 0,01597% | $44.500.000,00 $220.242,12
299 O1-feb-15| 284eb-15| 28 6,00%| 00600 | 0.01597% | $44.500.000,00 §198928,37
2259 M-mar-15| 31-mar-15| 31 6,00%| 00600 | 001587% | $44.500.000,00 $220.242.12
369 O1-abr-15| 30-abr-15| 30 | 600%| 00600 | 0.01597% | 3$44.500.000,00 $213 137.54
369 | 01-may-15| 31-may-15| 31 6,00%| 00600 | 0,01597% | $44.500.000,00 $220.242.12 |
369 014un-15| 30jun-15| 30 6,00%| 00600 | 0,01597% | $44.500.000,00 $213137,54
913 Ml 15|  3Hjul 15| 31 8.00% | 00800 | 0.01597% | $44.500.000,00 $220242 12
913 | Ot-ago-15| 31-ago-15| 31 6.00%| 00600 | 0,01597% | $44.500.000,00 $220.242.12
913 O-sep.-15| 30-sep.-15| 30 8.00%| 00600 | D.01597% | $44.500.000,00 $213137.54
1341 23-06l-15| 31-oct-15| 31 6.00%| 0.0600 | 0,01587% | $44.500.000,00 $220242 12
1341 O1-nov-15| 30nov-15{ 30 6,00%| 00600 | 0.01587% | $44.500.000,00 $£213.137.54
1341 01-dic.-15 31-dic-15] 31 6.00% | 0.0600 | 0,01597% | $44.500.000,00 $220242.12
1788 | Ot-ene-16| 31-ene-16| 31 6.00%| 0.0600 | 0,01597% | $44.500.000,00 $220.242,12
1788 Q1-feb-16| 294eb-16| 29 6,00%| 00600 | 0,01597% | $44.500.000,00 $206 032,95
1788 | Of-mar-16| 31-mar-16| 31 | 6.00%| 00600 | 0,01587% | $44.500.000,00 £220 242 12
334 Clabr-16| 3J0obr-16| 30 | 6.00%| 00800 | 0.01507% | $44.500.000,00 $213137.54
334 Of-may -16| 31-may-16| 31 600%| 00600 | 0.01997% | $44.500.000,00 $220.242.12 |
334 O1-4tn-16|  30-4un-16| 30 6.00%| 00600 | 0,01597% | $44.500.000,00 $213.137,54 |
811 Oful-16|  31-ul-16| 31 6.00%| 00600 | 0.01597% | $44.500.000,00 $220.242.12
811 01-ago-16| 31-ago-16| 31 6.00%| 00600 | 0,01597% | $44.500.000,00 $220242 12
a1 O1-sep-16| 30-sep-16| 30 6,00%| 00000 | 0,01557% | $44.500.000,00 $213137.54
1233 O1-oct-16| 31-oct-16| 31 6,00%| 00600 | 0.01597% | $44.500.000,00 $220242.12
1233 0-nov-16| 30nov-16| 30 6,00%| 00600 | 0.01597% | $44.500.000,00 $213.137.54
1233 Ot-dic-16| 3-dic-16| 31 600%| 00600 | 0,01597% | $44.500.000,00 822024212
1612 | C1-ene-17| 31-ene-17| 31 6.00%| 00600 | 0,01597% | $44.500.000,00 $220.242,12
1612 O1-feb-17| 28feb-17| 28 6.00%| 00800 | 0,01597% | $44.500.000,00 $19892837
1612 | Otmar-17| 31-mar-17| 31 6.00%| 00800 | 0,01597% | $44.500.000,00|  $220274212
488 Ol-abr-17| 30-abr-17| 30 6.00%| 00800 | 0,01597% | $44.500.000,00 $213137.54 |
488 O1-may-17| 31-may-17| 31 6,00%| 00600 | 0,01597% | $44.500.000,00 $220242.12 |
488 01jun 17|  304un-17| 30 6.00%| 00800 | 0.01597% | $44.500.000,00 $213 137,54
907 014l -17 314l 17| 31 6,00%| 00600 | 001597% | $44.500.000,00 $220242,12
907 | Ot-ago-17| 31-ago-17| 31 6.00%| 00800 | 0,01597% | $44.500.000,00 $220242.12
1155 | Oi-sep-17| 30-sep-17| 30 6.00%| 00600 | 0,01597% | $44.500.000,00 $213.137.54
1208 | Ot-oct-17| 3t1-oct-17| 31 6.00%| 00600 | 0,01597% | $44.500.000,00 $220242.12
1447 Hnov-17| 30nov-17| 30 6.00%| 00600 | 0,01597% | $44.500.000,00 $213.137,54
1619 Oldic-17| 31dic-17| 31 6,00%| 00600 | 0,01597% | $44.500.000,00 $220242.12

1690 | Of-ene-18| 3i-ene-18| 31 6.00%| 00600 | 0.01597% | $44.500.000,00 £220.242 12
131 O1-feb-168| 28+4cb.-18| 28 6.00%| 00600 | 0,01507% | $44.500.000,00 §108.028 37




259 O1-mar-18| 31-mar-18| 31 600%| 00600 | 0.01597% | $44.500.000,00 §22024212
398 Oi-abr-18| 30-abr-18| 30 6.00%| 00600 | 0.01597% | $44.500.000,00 $213.137,54
527 01-may-18| 31-may-18| 31 6,00%| 00600 | 0.01597% | $44.500.000,00 $220242,12
687 0f4jun-18| 304un-18| 30 6.00%| 00600 | 0.01597% | $44.500.000,00 $213.137.54
820 01jul 18 3Mjul 18| 31 600%| 00600 | 0.01507% | $44.500.000,00 £220.242.12
954 Ot-ago-18| 3t-ago-18| 31 6.00%| 00600 | 0.01597% | $44.500.000,00 $220.242.12
1112 01-sep-18| 30-sep.-18| 30 6,00%| 00600 | 0.01597% | $44.500.00000|  $213137.54
1294 M.oct 18| 31.00t.18| 31 6,00%| 00600 | 001597% | $44500.000,00 $220242 12
1521 M-nov-18| 30-nov-18| 30 B00%| 00800 | 001597% | $44.500.000,00 $213137.54
1708 O1-dic.-18| 31-dic-18| 31 6,00%| 00600 | 0,01597% | $44.500.000,00 $220242.12
1872 O1ene-19| 31ene-19| 31 6,00% | 0.0600 | 0.01597% | $44.500.000,00 $22024212
111 (1-feb -19 28feb-19| 28 6,00% | 00600 | 001587% | $44.500.000,00 $198928 37
263 O1-mar-19| 31-mar-19| 31 600%| 00600 | 001597% | $44.500.000,00 $220242,12
389 O1-abr-19| 30-abr-19| 30 6,00%| 00600 | 0,01587% | $44.500.000,00 $213.137,54
574 Ot1-may -19| 31-may-18| 31 6,00%| 006800 | 001597% $44.500.000,00 $220242.12
697 O14un.-19 304un.-19| 30 6,00%| 00600 | 0,01587% $44.500.000,00 $213 13754
B29 014ul -19 3jul-19) 31 600%| 00600 | 0,01597% | $44.500.000,00 $220.242.12
1018 01-ago-19| 31-ago-18| 31 6,00%| 00600 | 001597% | $44.500.000,00 $220242,12
1145 O1-s8p -19| 30-sep-19| 30 6,00%| 00600 | 0,01597% | $44.500.000,00 £213.137.54
1283 0i-oct -19 3-oct-19| 31 6.00%| 00600 | 0.01587% $44.500.000,00 322024212
1474 Ol-nov-19| 30-nov-19| 30 8.00%| 00800 | 0.015097% | $44.500.000,00 $213137.54
1603 O1-dic-19| 31-dic-19| 31 6.00%| 0.0600 | 0.01597% | $44.500.000,00 $220.242,12
1768 Ol-ene-20| 31-ene-20| 31 6.00%| 00800 | 0.01597% | $44.500.000,00 §22024212
o4 Oidfeb-20| 29-eb-20| 29 600%| 00800 | 0,01597% | $44.500.000,00|  $208.03295
206 | Otmar 20| 31mar 20| 30 6.00%| 00600 | 001507% | $44.500.00000|  $213.137.54
351 Uf-abr-20| 30-abr-20| 30 6,00%| 00800 | 0,01597% $44.500.000,00 $213.137.54
437 O1-may-20| 31-may-20| 31 6,00%| 00600 | 001597% | $44.500.000,00 $220.242.12
505 M4un-20| 304un-20| 30 B00%| 00600 | 001597% | $44.500.000,00 $213137.54
605 O1-jul -20 31-ul-20| 31 6,00%| 00500 | 0,01597% | $44.500.000,00 $220242.12
685 01-ago.-20| 31-ago-20| 31 6,00%| 00600 | 001597% | $44.500.000,00 $220.242.12
769 O1-sep-20| 30-sep-20| 30 6.00%| 00600 | 0.01557% | $44.500.000,00 $213 137,54
869 O-oct-20|  31o0ct-20| 31 6.00%| 00600 | 0.01587% | $44.500.000,00 $22024212
947 | 0t-hov-20| 30-nov-20| 30 6,00%| 00600 | 0.01597% | $44.500.000,00 $213137,54
1034 01-dic -20| 31-dic-20| 31 6.00%| 00800 | 0.01597% | $44.500.000,00 $220242,12
1215 O1-ene-21| 31-ene-21| 30 6,00%| 00600 | 0.01597% $44.500.000,00 $213137,54
64 O1-feb-21| 28feb-21| 28 600%| 00600 | 0.01587% | $44.500.000,00 $19892837
161 Ot-mar-21| 31-mar-21| 31 6.00%| 00600 | 0.01597% | $44.500.000,00 $220242.12
305 O1-abr-21| 30abr-21) 30 6,00%| 00600 | 0,01597% | $44.500.000,00 £213.137,54
407 01-may-211 3f-may-21| 31 6,00%| 00600 | 0,01597% $44.500.000,00 $22024212
509 014un-21| 304un-21| 30 6.00%| 00600 | 0.01597% | $44.500.000,00 $213 137,54
622 O01-jul -21 3jui-21| 31 6,00%| 00600 | 0.01597% | $44.500.000,00 $220242.12
804 Olago-21| 3ago-21| 31 600%| 00600 | 0.015897% | $44.500.000,00 $220242 12 |
931 Ot-sep.-21| 30sep-21| 30 6,00%| 00600 | 0,01597% | $44.500.000,00 $213.137.54
1095 Ol-oct-21| 3i-oct-21| 31 6.00%| 00600 | 0,01597% | $44.500.000,00 $220242,12
1259 Ol-nov-21| 30-nov-21| 30 6.00%| 00600 | 0.01597% | $44.500.000,00 $213137.54
1405 o1-dic-21| 3-aic-21| 31 6.00%| 00600 | 0.01597% | $44.500.000,00 $220242.12




1597 | Otene-22| 3t-ene-22| 30 6,00%| 00600 | 0,01507% | $44.500.000,00|  $213.137,54
143 O1deb.-22| 284eb-22| 31 6.00%| 00600 | 0.01597% | $44.500.00000|  $220.242.12
256 | Ot-mar-22| 3-mar-22| 31 6.00%| 00600 | 0.01597% | $44.500.000,00|  $220.242.12
382 01-abr-22| 30-abr-22| 30 6.00%| 00600 | 0.01597% | $44.500.000,00|  $213.137.54
498 | Ot-may.-22| 3-may-22| 31 6,00%| 00600 | 0,01597% | $44.500.00000|  $220.242,12
617 ojon-22|  304un-22| 30 B00%| 0080 | 0,01507% | $4450000000|  $213 13758
801 01ul-22|  31jui-22| 31 6,00%| 00600 | 0,01597% | $44.500.000,00 $220.242.12
973 | 0t-ago-22| 31-ago-22| 31 6.00%| 0.0600 | 0.01597% | $44.500.000.00 $220242.12
1126 | O1-sep-22| 30-sep-22| 30 6,00%| 00600 | 0,01597% | $44.500.000,00 $213137.54
1327 | Ot-oct-22| 31-0ct-22| 31 6.00%| 00600 | 0.01597% | $44.500.000,00|  $220.242.12
801 | Otnov-22| 30-nov-22| 31 6.00%| 00600 | 0,01597% | $44.500.000,00|  $220242.12|
973 01-dic-22|  3t-dic-22| 31 6.00%| 00600 | 0,01597% | $44.500.000,00|  $220242,12
1126 | Ot-ene-23| 31-ene-23| 31 6,00%| 00600 | 0,01597% | $44.500.000,00|  $220.242.12
PERIODO DE INTERESES: $24.418.457,41

RESUMEN LIQUIDACION
CAPITAL DEBIDO SEGUN DEMANDA $44.500.000
INTERESES DE M BRE CAPITAL DESD PTIE
~ 5DE 2013 Y FEBRERO 28 DE 2023 $24.418.457
CAPITAL ) INTERESES DEBIDOS A FEBRER $68.918.457

No es procedente capitalizar los intereses para calcular los
nuevos intereses que se causen, apoyo juridico articulos

1617 y 2235 del Codigo Civil.
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