
 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

 
 
 
 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M., de hoy 07 de noviembre de 2023, se fija en lugar visible de la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali y por el 
término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 110 del C.G.P. 
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali, y para 
efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres (3) días de término de 
traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal 
ID 008. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFPA/ 007-2021-00263 



RV: LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO PROCESO EJECUTIVO RAD: 2021-263

Secretaría Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecución Sentencias - Valle del Cauca - Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 1/11/2023 10:48

1 archivos adjuntos (360 KB)
LIQUIDACIÓN CRÉDITO MITSUBISHI AL 31 OCT 23.pdf;

 
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZG ADO S CIVILES DEL CIRCUITO  

DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 
 

Atento saludo.

Remito para respec�vo registro.  

Cordialmente,

NINY JHOANNA DUQUE
Asistente Administra�vo
Oficina de Apoyo 
Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias 
Cali – Valle del Cauca

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfono: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

 

De: Juzgado 03 Civil Circuito Ejecución Sentencias - Valle del Cauca - Cali <j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 1 de noviembre de 2023 10:32
Para: Secretaría Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecución Sentencias - Valle del Cauca - Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO PROCESO EJECUTIVO RAD: 2021-263
 

De: Roccy Stefanny Latorre Pedraza <roccylatorre@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 1 de noviembre de 2023 10:28
Para: Juzgado 03 Civil Circuito Ejecución Sentencias - Valle del Cauca - Cali <j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
josias caicedo <caicedofernandez@gmail.com>
Asunto: LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO PROCESO EJECUTIVO RAD: 2021-263
 

mailto:oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co


Señor

JUEZ TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL DEL CIRCUITODE CALI
E.        S.        D.

 
PROCESO: EJECUTIVO MAYOR CUANTÍA
RADICACIÓN: 76001 31 03 007 2021 00263 00
DEMANDANTE: MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIALIMITADA NIT-
860.025.639-4
DEMANDADO: OAC INGENIEROS &ARQUITECTOS S.A.S. NIT-900.019.195-6

 
ASUNTO: LIQUIDACIÓN CRÉDITO

 
ROCCY STEFANNY LATORRE PEDRAZA, apoderada de la parte demandante, adjunto envío la
liquidación del crédito del proceso de la referencia.

Con copia a la parte demandada.

Cordialmente,

ROCCY STEFANNY LATORRE PEDRAZA
Abogada
Cel: 3176581897
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Señor 

JUEZ TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI 

E. S. D. 
 

PROCESO: EJECUTIVO MAYOR CUANTÍA 

RADICACIÓN: 76001 31 03 007 2021 00263 00 

DEMANDANTE: MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LIMITADA NIT- 
860.025.639-4 

DEMANDADO: OAC INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S. NIT-900.019.195-6 
 

ASUNTO: LIQUIDACIÓN CRÉDITO 
 

ROCCY STEFANNY LATORRE PEDRAZA, apoderada de la parte demandante en el proceso de la 

referencia, mediante este escrito procedo dentro del término oportuno a aportar la liquidación 

del crédito, así: 

 
1. Factura electrónica No. EI3006198 de fecha 22 de diciembre de 2020 
 

CAPITAL  

VALOR $ 553.741.316,00  

TIEMPO DE MORA  

FECHA DE INICIO  12 ENE 21 12-ene-21 

FECHA DE CORTE  31 OCT 23 31-oct-23 

TASA EFECTIVA 39,80  

TIEMPO DE MORA 1009  

TASA PACTADA 3,00  

PRIMER MES DE MORA  

ABONOS    

FECHA ABONO    

INTERESES PENDIENTES $ 0,00  

ABONOS A CAPITAL $0,00  

SALDO CAPITAL $0,00  

INTERÉS (ANT. AB.) $ 0,00  

INTERÉS (POST. AB.) $ 0,00  

TASA NOMINAL                                 1,94   

INTERESES  $                       6.445.548,92   

RESUMEN FINAL  

 TOTAL MORA  $ 446.804.639  

INTERESES ABONADOS $ 0  

ABONO CAPITAL $ 0  

TOTAL ABONOS $ 0  

SALDO CAPITAL $ 553.741.316  

SALDO INTERESES $ 446.804.639  

DEUDA TOTAL $ 1.000.545.955  
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2. Factura electrónica EI3006199 de fecha 22 de diciembre de 2020 
 
 
 

CAPITAL  

VALOR $ 5.950.000,00  

   

TIEMPO DE MORA  

FECHA DE INICIO  12 ENE 21 12-ene-21 

FECHA DE CORTE  31 OCT 23 31-oct-23 

TASA EFECTIVA 39,80  

TIEMPO DE MORA 1009  

TASA PACTADA 3,00  

   

PRIMER MES DE MORA  

ABONOS    

FECHA ABONO    

INTERESES PENDIENTES $ 0,00  

ABONOS A CAPITAL $0,00  

SALDO CAPITAL $0,00  

INTERÉS (ANT. AB.) $ 0,00  

INTERÉS (POST. AB.) $ 0,00  

TASA NOMINAL 

                                
1,94   

INTERESES 

 $                            

69.258,00   

   

RESUMEN FINAL  

 TOTAL MORA  $ 4.800.956  

INTERESES ABONADOS $ 0  

ABONO CAPITAL $ 0  

TOTAL ABONOS $ 0  

SALDO CAPITAL $ 5.950.000  

SALDO INTERESES $ 4.800.956  

DEUDA TOTAL $ 10.750.956  
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3. Factura electrónica EI3004873 de fecha 10 de noviembre de 2020 
 

 

CAPITAL  
VALOR $ 799.680,00  

   

TIEMPO DE MORA  
FECHA DE INICIO  1 DIC 20  1-dic-20 

FECHA DE CORTE  31 OCT 23  31-oct-23 

TASA EFECTIVA 39,80  

TIEMPO DE MORA 1050  

TASA PACTADA 3,00  

   

PRIMER MES DE MORA  
ABONOS    

FECHA ABONO    

INTERESES PENDIENTES $ 0,00  

ABONOS A CAPITAL $0,00  

SALDO CAPITAL $0,00  

INTERÉS (ANT. AB.) $ 0,00  

INTERÉS (POST. AB.) $ 0,00  

TASA NOMINAL                                 1,96   

INTERESES  $                            15.151,27   

   

RESUMEN FINAL  
 TOTAL MORA  $ 666.605  

INTERESES ABONADOS $ 0  

ABONO CAPITAL $ 0  

TOTAL ABONOS $ 0  

SALDO CAPITAL $ 799.680  

SALDO INTERESES $ 666.605  

DEUDA TOTAL $ 1.466.285  

 

Atentamente, 
 
 

 

ROCCY STEFANNY LATORRE PEDRAZA 
C.C. 1.113.643.371 de Palmira 
T.P. 221.391 DEL C.S.J. 
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FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M., de hoy 07 de noviembre de 2023, se fija en lugar visible de la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali y por el 
término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 110 del C.G.P. 
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali, y para 
efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres (3) días de término de 
traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal 
ID 004. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFPA/ 009-2021-00055 



RV: Radicación : 760013103009-2021-00055-00

Secretaría Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecución Sentencias - Valle del Cauca - Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 1/11/2023 14:08

1 archivos adjuntos (423 KB)
Rad 202100055 Ejecutivo Juzg Origen 9 Lab Cto Liq Credito a Oct 2023.pdf;

 
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZG ADO S CIVILES DEL CIRCUITO  

DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 
 

Atento saludo.

Remito para respec�vo registro.  

Cordialmente,

NINY JHOANNA DUQUE
Asistente Administra�vo
Oficina de Apoyo 
Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias 
Cali – Valle del Cauca

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfono: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

 

De: Celsa Patricia Esquivel <paesqui@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 1 de noviembre de 2023 13:38
Para: Secretaría Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecución Sentencias - Valle del Cauca - Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Radicación : 760013103009-2021-00055-00
 
Doctora
ADRIANA CABAL RALERO
JUEZ TERCERA CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN SENTENCIAS DE CALI  
E.     S.     D. 
 
 

 Referencia:  

Proceso               : Ejecu�vo. 

mailto:oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co


Demandante   : EDILBERTO ZAPATA VALENCIA. 
Demandados  : VILMA RAQUEL TORRES GUERRERO. 
Radicación      : 760013103009-2021-00055-00 
Juzgado Origen : Noveno Civil del Circuito de Cali.
 

 CELSA PATRICIA ESQUIVEL HERNANDEZ, mayor de edad y vecina de Cali, identificada con la
C.C. No. 31.908.678 de Cali (V), abogada titulada y en ejercicio, portadora de la T. P. No.57.706 del
C. S. de la Judicatura, de autos conocida, con el presente me permito presentar a su consideración la
liquidación del crédito de la referencia, el cual se aporta en un archivo PDF:

Por favor confirmar recibido. Gracias.

 

Atentamente; 
 

 

 CELSA PATRICIA ESQUIVEL HERNANDEZ 
C.C. N° 31.908.678 de Cali. 
T.P. N° 57.706 del C.S. de la Judicatura.  



VALOR $ 300.000.000,00

FECHA DE INICIO 31-dic-20
DIAS -1
TASA EFECTIVA 26,19
FECHA DE CORTE 31-oct-23
DIAS 1
TASA EFECTIVA 39,80
TIEMPO DE MORA 1020
TASA PACTADA 4,00

ABONOS
FECHA ABONO
INTERESES PENDIENTES $ 0,00
ABONOS A CAPITAL $0,00
SALDO CAPITAL $0,00
INTERÉS (ANT. AB.) $ 0,00
INTERÉS (POST. AB.) $ 0,00
TASA NOMINAL 1,96                                   
INTERESES (196.000,00)$                        

 TOTAL MORA $ 247.797.000
INTERESES ABONADOS $ 0
ABONO CAPITAL $ 0
TOTAL ABONOS $ 0
SALDO CAPITAL $ 300.000.000
SALDO INTERESES $ 247.797.000
DEUDA TOTAL $ 547.797.000

RESUMEN FINAL

TIEMPO DE MORA

CAPITAL

CÁLCULO INTERESES MORATORIOS

PRIMER MES DE MORA



FECHA
INTERES BANCARIO 

CORRIENTE

TASA 
MAXIMA 
USURA

 MES 
VENCIDO 

 FECHA ABONO ABONOS
INTERES MORA 

ACUMULADO
ABONOS A 
CAPITAL

SALDO CAPITAL
INTERÉS 

ANTERIOR AL 
ABONO

INTERÉS 
POSTERIOR AL 

ABONO

INTERESES MES A 
MES

ene-21 17,32 25,98 1,94               $ 5.624.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 5.820.000,00
feb-21 17,54 26,31 1,97               $ 11.534.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 5.910.000,00

mar-21 17,41 26,12 1,95               $ 17.384.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 5.850.000,00
abr-21 17,31 25,97 1,94               $ 23.204.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 5.820.000,00

may-21 17,22 25,83 1,93               $ 28.994.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 5.790.000,00
jun-21 17,21 25,82 1,93               $ 34.784.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 5.790.000,00
jul-21 17,18 25,77 1,93               $ 40.574.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 5.790.000,00

ago-21 17,24 25,86 1,94               $ 46.394.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 5.820.000,00
sep-21 17,19 25,79 1,93               $ 52.184.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 5.790.000,00
oct-21 17,08 25,62 1,92               $ 57.944.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 5.760.000,00

nov-21 17,27 25,91 1,94               $ 63.764.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 5.820.000,00
dic-21 17,46 26,19 1,96               $ 69.644.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 5.880.000,00

ene-22 17,66 26,49 1,98               $ 75.584.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 5.940.000,00
feb-22 18,30 27,45 2,04               $ 81.704.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 6.120.000,00

mar-22 18,47 27,71 2,06               $ 87.884.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 6.180.000,00
abr-22 19,05 28,58 2,12               $ 94.244.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 6.360.000,00

may-22 19,71 29,57 2,18               $ 100.784.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 6.540.000,00
jun-22 20,40 30,60 2,25               $ 107.534.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 6.750.000,00
jul-22 21,88 32,82 2,39               $ 114.704.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 7.170.000,00

ago-22 22,21 33,32 2,43               $ 121.994.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 7.290.000,00
sep-22 23,50 35,25 2,55               $ 129.644.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 7.650.000,00
oct-22 24,61 36,92 2,65               $ 137.594.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 7.950.000,00

nov-22 25,78 38,67 2,76               $ 145.874.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 8.280.000,00
dic-22 27,64 41,46 2,93               $ 154.664.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 8.790.000,00

ene-23 29,37 44,06 3,09               $ 163.934.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 9.270.000,00
feb-23 30,18 45,27 3,16               $ 173.414.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 9.480.000,00

mar-23 30,84 46,26 3,22               $ 183.074.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 9.660.000,00
abr-23 31,39 47,09 3,27               $ 192.884.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 9.810.000,00

may-23 30,27 45,41 3,17               $ 202.394.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 9.510.000,00
jun-23 29,76 44,64 3,12               $ 211.754.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 9.360.000,00
jul-23 29,36 44,04 3,09               $ 221.024.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 9.270.000,00

ago-23 28,75 43,13 3,03               $ 230.114.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 9.090.000,00
sep-23 28,03 42,05 2,97               $ 239.024.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 8.910.000,00
oct-23 26,53 39,80 2,83               $ 247.514.000,00 $ 0,00 $ 300.000.000,00 $ 0,00 $ 8.773.000,00
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FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M., de hoy 07 de noviembre de 2023, se fija en lugar visible de la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali y por el 
término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 110 del C.G.P. 
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali, y para 
efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres (3) días de término de 
traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal 
ID 004. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFPA/ 011-2022-00026 



RV: 76001310301120220002600 BANCO DAVIVIENDA vs COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA EL PROGRESO S.A.S Y OTRO - LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

Secretaría Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecución Sentencias - Valle del Cauca - Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 1/11/2023 14:15

1 archivos adjuntos (150 KB)
28. LIQUIDACION DEL CREDITO.pdf;

 
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZG ADO S CIVILES DEL CIRCUITO  

DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 
 

Atento saludo.

Remito para respec�vo registro.  

Cordialmente,

NINY JHOANNA DUQUE
Asistente Administra�vo
Oficina de Apoyo 
Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias 
Cali – Valle del Cauca

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfono: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

 

De: Abogado Suarez Escamilla <abogadosuarezescamilla@ges�cobranzas.com>
Enviado: miércoles, 1 de noviembre de 2023 13:56
Para: Secretaría Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecución Sentencias - Valle del Cauca - Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; distribuidoraelprogresosas@gmail.com
<distribuidoraelprogresosas@gmail.com>; anamariaesquivellondono@yahoo.es <anamariaesquivellondono@yahoo.es>
Cc: ALEJANDRA PERAFAN <aperafan@lexerlatam.com>; dvargasa@lexerlatam. com (dvargasa@lexerlatam.com)
<dvargasa@lexerlatam.com>; IDURANGO@LEXERLATAM. COM (IDURANGO@LEXERLATAM.COM)
<IDURANGO@LEXERLATAM.COM>; jmuriel@lexerlatam.com <jmuriel@lexerlatam.com>; kastorquiza@lexerlatam. com
(kastorquiza@lexerlatam.com) <kastorquiza@lexerlatam.com>; lgutmann@lexerlatam. com (lgutmann@lexerlatam.com)
<lgutmann@lexerlatam.com>
Asunto: 76001310301120220002600 BANCO DAVIVIENDA vs COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA EL PROGRESO S.A.S
Y OTRO - LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO
 
Señor

mailto:oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co


JUEZ 03 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS CALI - VALLE
E.        S.         D.
 
PROCESO:               EJECUTIVO
DEMANDANTE:     BANCO DAVIVIENDA S.A
DEMANDADO:       COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA EL PROGRESO S.A.S Y OTRO
RADICACIÓN:        76001310301120220002600
 
JAIME SUAREZ ESCAMILLA, actuando como apoderado de la entidad demandante en el proceso de la
referencia; y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2213 del 2022, me permito adjuntar en PDF
LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO.
 
Reciba mis agradecimientos por su atención.
 
 
Cordialmente,

Jaime Suárez Escamilla
abogadosuarezescamilla@gesticobranzas.com
Carpeta: 515
Elaboró Karen Andrea Astorquiza R.
 
El presente correo electrónico puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado única y
exclusivamente para el uso del destinatario(s) previsto, para su utilización especifica. Se le notifica por el presente que
está prohibida su divulgación, revisión, transmisión, difusión o cualquier otro tipo de uso de la información contenida

por personas extrañas al destinatario original. Si Usted no es el destinatario a quien se desea enviar este mensaje, tendrá
prohibido darlo a conocer a persona alguna, así como a reproducirlo o copiarlo. Si recibe este mensaje por error, favor
de notificarlo al remitente de inmediato y desecharlo de su sistema. LIQUITTY no se hace responsable de los errores u

omisiones de este mensaje y niega cualquier responsabilidad por daños derivados de la utilización del correo electrónico.
Cualquier opinión y otra declaración contenida en este mensaje y cualquier archivo adjunto son de exclusiva

responsabilidad del autor y no representan necesariamente las de la empresa. En caso de querer presentar Consultas,
Quejas o Reclamos puede realizar la solicitud al siguiente correo

electrónico protecciondedatospersonales@liquitty.com o lineaetica@liquitty.com.  Para más información sobre nuestra
Política de Tratamiento de datos personales y sus modificaciones consulte en www.liquitty.com

mailto:abogadosuarezescamilla@gesticobranzas.com
mailto:protecciondedatospersonales@liquitty.com
mailto:lineaetica@liquitty.com
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.liquitty.com%2F&data=05%7C01%7Cjordonezl%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C5064b30c0928423b349308dbdb0ed8d8%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638344629042853061%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OFqjamZCvlqb%2F9X1GKVwhhpzxB0rcGb7Xtvq7HufhL4%3D&reserved=0
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Señor 
JUEZ 11 CIVIL DEL CIRCUITO / 03 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS CALI 
E.S.D  
 
 
PROCESO:  EJECUTIVO 
DEMANDANTE: BANCO DAVIVIENDA NIT. 8600343137 
DEMANDADO: COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA EL PROGRESO E.L. SAS 
RADICACIÓN: 202200026 
GYC: 515 
 
 
JAIME SUAREZ ESCAMILLA, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 19417696 de Bogotá, abogado en ejercicio con tarjeta profesional 
No. 63217 del C. S. de la J. en mi calidad de apoderado del demandante dentro del proceso 
de la referencia por medio del presente escrito y teniendo en cuenta que en el presente se 
libro orden de continuación del proceso; aporto la liquidación del crédito, con el fin de ser 
trasladada a la parte demandada conforme al art. 446 del CGP, por valor total de 
$289.655.630 
 

 

CAPITAL 

PAGARE

FECHA DEL 

ABONO

VALOR 

ABONO

VALOR 

MORA 

MENSUAL

VALOR 

INTERESES 

CORRIENTES

FECHA 

VIGENCIA 

TASA

TASA 

MENSUAL 

DE PLAZO

TASA 

MENSUAL 

DE MORA

INT CTE 

E.A.

INT. MAX 

E.A.

$174.925.498 $0 $3.580.199 $0 feb-22 1,36% 2,05% 17,66% 26,49%

$174.925.498 $0 $3.732.302 $0 mar-22 1,42% 2,13% 18,47% 27,71%

$174.925.498 $0 $3.840.631 $0 abr-22 1,46% 2,20% 19,05% 28,58%

$174.925.498 $0 $3.862.983 $0 may-22 1,47% 2,21% 19,17% 28,76%

$174.925.498 $0 $4.090.914 $0 jun-22 1,56% 2,34% 20,40% 30,60%

$174.925.498 $0 $4.252.680 $0 jul-22 1,62% 2,43% 21,28% 31,92%

$174.925.498 $0 $4.422.472 $0 ago-22 1,69% 2,53% 22,21% 33,32%

$174.925.498 $0 $4.656.040 $0 sep-22 1,77% 2,66% 23,50% 35,25%

$174.925.498 $0 $4.855.234 $0 oct-22 1,85% 2,78% 24,61% 36,92%

$174.925.498 $0 $5.063.441 $0 nov-22 1,93% 2,89% 25,78% 38,67%

$174.925.498 $0 $5.390.812 $0 dic-22 2,05% 3,08% 27,64% 41,46%

$174.925.498 $0 $5.599.706 $0 ene-23 2,13% 3,20% 28,84% 43,26%

$174.925.498 $0 $5.830.873 $0 feb-23 2,22% 3,33% 30,18% 45,27%

$174.925.498 $0 $5.830.873 $0 mar-23 2,22% 3,33% 30,18% 45,27%

$174.925.498 $0 $6.037.747 $0 abr-23 2,30% 3,45% 31,39% 47,09%

$174.925.498 $0 $5.846.321 $0 may-23 2,23% 3,34% 30,27% 45,41%

$174.925.498 $0 $5.758.653 $0 jun-23 2,19% 3,29% 29,76% 44,64%

$174.925.498 $0 $5.689.673 $0 jul-23 2,17% 3,25% 29,36% 44,04%

$174.925.498 $0 $5.584.101 $0 ago-23 2,13% 3,19% 28,75% 43,13%

$174.925.498 $0 $5.584.101 $0 sep-23 2,13% 3,19% 28,75% 43,13%

$174.925.498 $0 $5.195.976 $0 oct-23 1,98% 2,97% 26,53% 39,80%

$174.925.498 $0 $104.705.732 $10.034.401

477875

TOTAL CAPITAL

TOTAL LIQUIDACIÓN

PAGARE

$289.665.630,73

$174.925.498,00

$104.705.731,73

LIQUIDACIÓN TOTAL PAGARE

477875

$0,00

$10.034.401,00

VALOR

ABONOS

TOTAL INTERES X MORA CAPITAL desde el 01/02/2022 al 31/10/2023

INTERES CORRIENTES DECRETADOS MANDAMIENTO EJECUTIVO
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Del señor Juez, respetuosamente 
 
 
 
JAIME SUAREZ ESCAMILLA 
CC. No. 19417696 de Bogotá 
TP. No. 63217 del C. S. de la J. 
Teléfono 6024883838 
abogadosuarezescamilla@gesticobranzas.com  
 

Enviado por correo electrónico 
Indira Durango Osorio 31/10/2023 
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