
 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

 
 
 
 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M., de hoy 15 de noviembre de 2023, se fija en lugar visible de la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali y por el 
término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 110 del C.G.P. 
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali, y para 
efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres (3) días de término de 
traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal 
ID 39. 
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EFPA/ 001-2011-00482 



RV: C.D - CENTRO ALFEREZ REAL - ACTUALIZACIÒN CREDITO 2011-482

Secretaría Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecución Sentencias - Valle del Cauca - Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 8/11/2023 15:21
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OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZG ADO S CIVILES DEL CIRCUITO  

DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 
 

Atento saludo.

Remito para respec�vo registro.  

Cordialmente,

NINY JHOANNA DUQUE
Asistente Administra�vo
Oficina de Apoyo 
Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias 
Cali – Valle del Cauca

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfono: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

 

De: luis mario londoño hernandez <lumalo66@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 8 de noviembre de 2023 15:07
Para: Secretaría Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecución Sentencias - Valle del Cauca - Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Fwd: C.D - CENTRO ALFEREZ REAL - ACTUALIZACIÒN CREDITO 2011-482
 

LUIS MARIO LONDOÑO HERNANDEZ
Abogado 

mailto:oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co


Asunto: Re: C.D - CENTRO ALFEREZ REAL - ACTUALIZACIÒN CREDITO
 
Envío estado de cuenta con los datos suministrados por la administración según revisión �sica 2010 a 2017
y 2018 a 2023 de los sistemas contables, se realizo a par�r del 2010 ya que según informe lo anterior esta
prescrito
 

        

            

         
             

              

    

 

 

















 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

 
 
 
 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M., de hoy 15 de noviembre de 2023, se fija en lugar visible de la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali y por el 
término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 110 del C.G.P. 
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali, y para 
efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres (3) días de término de 
traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal 
ID 26. 
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EFPA/ 008-2011-00556 



RV: PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIÓN - DTE: BANCO DAVIVIENDA S.A. - DDO: MARCO
ANTONIO TRUJILLO QUINTERO - RAD: 008-2011-00556-00

Secretaría Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecución Sentencias - Valle del Cauca - Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 31/10/2023 9:38

2 archivos adjuntos (230 KB)
6. Presentación de liquidación. FENIX IC LTDA.pdf; image001.png;

 
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZG ADO S CIVILES DEL CIRCUITO  

DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 
 

Atento saludo.

Remito para respec�vo registro.  

Cordialmente,

NINY JHOANNA DUQUE
Asistente Administra�vo
Oficina de Apoyo 
Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias 
Cali – Valle del Cauca

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfono: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

 

De: Juzgado 03 Civil Circuito Ejecución Sentencias - Valle del Cauca - Cali <j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 31 de octubre de 2023 9:01
Para: Secretaría Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecución Sentencias - Valle del Cauca - Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIÓN - DTE: BANCO DAVIVIENDA S.A. - DDO: MARCO ANTONIO TRUJILLO
QUINTERO - RAD: 008-2011-00556-00
 

De: Memoriales 03 Oficina Apoyo Juzgados Ejecución Sentencias Civil Municipal - Valle del Cauca - Cali
<memorialesj03ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 31 de octubre de 2023 8:48
Para: Juzgado 03 Civil Circuito Ejecución Sentencias - Valle del Cauca - Cali <j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

mailto:oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co


Asunto: RV: PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIÓN - DTE: BANCO DAVIVIENDA S.A. - DDO: MARCO ANTONIO TRUJILLO
QUINTERO - RAD: 008-2011-00556-00
 

De: Duberney Restrepo <drestrepo@ltrabogados.com>
Enviado: martes, 31 de octubre de 2023 08:22 a. m.
Para: Memoriales 03 Oficina Apoyo Juzgados Ejecución Sentencias Civil Municipal - Valle del Cauca - Cali
<memorialesj03ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIÓN - DTE: BANCO DAVIVIENDA S.A. - DDO: MARCO ANTONIO TRUJILLO QUINTERO -
RAD: 008-2011-00556-00
 
Señores
JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
E. S. D.
 
Referencia                        :  PROCESO EJECUTIVO ACUMULADO
Demandante                     :  BANCO DAVIVIENDA S.A.
Demandado                      :  FENIX IC LTDA – MARCO ANTONIO TRUJILLO QUINTERO
Radicación                        :  760013103-008-2011-00556-00

 
 

DUBERNEY RESTREPO VILLADA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 6’519,717 expedida en Ulloa (Valle), portador de la Tarjeta Profesional No. 126.382
del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado especial de la persona jurídica
denominada BANCO DAVIVIENDA S.A., como obra en el expediente, por medio del presente escrito
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 440 del Código General del Proceso procedo a
presentar la liquidación del crédito. 

Cordialmente
 

Este correo electrónico (incluidos los archivos adjuntos) está destinado solamente para el(los) destinatario(s)
designado(s), y puede ser confidencial, no público, de propiedad y/o protegido por el secreto profesional de
la relación abogado-cliente o otro privilegio de confidencialidad. La lectura, distribución, copia u otro uso no
autorizado de esta comunicación está prohibida y puede ser ilegal. La recepción por cualquiera que no sea
el(los) destinatario(s) previsto(s) no debe ser considerada como una renuncia de cualquier privilegio o
protección de confidencialidad. Si usted no es el destinatario o si cree que ha recibido este mensaje por
error, por favor notifique inmediatamente al remitente y borre todas las copias de su computador sin leer,
guardar, imprimir, reenviar o utilizar de cualquier manera. Aunque se ha averiguado en cuanto a virus y otro
software malicioso ("malware"), no garantizamos, representamos o certificamos de ninguna manera que esta
comunicación es libre de malware o potencialmente daños perjudiciales. Toda responsabilidad por cualquier



pérdida, daño o lesión real o supuesta que surja de o que resulte en modo alguno de la recepción, la
apertura o el uso de este correo electrónico está expresamente excluida.
________________________________________
This email (including any attachments) is intended for the designated recipient(s) only, and may be
confidential, non-public, proprietary, and/or protected by the attorney-client or other privilege. Unauthorized
reading, distribution, copying or other use of this communication is prohibited and may be unlawful. Receipt
by anyone other than the intended recipient(s) should not be deemed a waiver of any privilege or protection.
If you are not the intended recipient or if you believe that you have received this email in error, please notify
the sender immediately and delete all copies from your computer system without reading, saving, printing,
forwarding or using it in any manner. Although it has been checked for viruses and other malicious software
("malware"), we do not warrant, represent or guarantee in any way that this communication is free of
malware or potentially damaging defects. All liability for any actual or alleged loss, damage, or injury arising
out of or resulting in any way from the receipt, opening or use of this email is expressly disclaimed.



 
 

T.E.A: TASA EFECTIVA ANUAL   
I.M.E.A: INTERES MORATORIO EFECTIVO ANUAL 

 
 

 
Señores  
JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  
E. S. D. 
 

Referencia  :  PROCESO EJECUTIVO ACUMULADO 

Demandante :  BANCO DAVIVIENDA S.A. 

Demandado :  FENIX IC LTDA – MARCO ANTONIO TRUJILLO QUINTERO 

Radicación  :  760013103-008-2011-00556-00 

 

   
DUBERNEY RESTREPO VILLADA, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 6’519,717 expedida en Ulloa (Valle), portador de la Tarjeta Profesional No. 126.382 

del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado especial de la persona jurídica 

denominada BANCO DAVIVIENDA S.A., como obra en el expediente, por medio del presente 

escrito de conformidad con lo preceptuado en el artículo 440 del Código General del Proceso 

procedo a presentar la liquidación del crédito en los siguientes términos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL $ 55.919.051

AÑO MES T. E. A I.M.E.A. INTERESES

OCTUBRE 19,39% 29,09% $ 490.149,63

NOVIEMBRE 19,39% 29,09% $ 1.336.771,72

DICIEMBRE 19,39% 29,09% $ 1.381.330,78

ENERO 19,92% 29,88% $ 1.419.087,63

FEBRERO 19,92% 29,88% $ 1.281.756,57

MARZO 19,92% 29,88% $ 1.419.087,63

ABRIL 20,52% 30,78% $ 1.414.675,39

MAYO 20,52% 30,78% $ 1.461.831,24

JUNIO 20,52% 30,78% $ 1.414.675,39

JULIO 20,86% 31,29% $ 1.486.052,61

AGOSTO 20,86% 31,29% $ 1.486.052,61

SEPTIEMBRE 20,86% 31,29% $ 1.438.115,43

OCTUBRE 20,89% 31,34% $ 1.488.189,79

NOVIEMBRE 20,89% 31,34% $ 1.440.183,67

DICIEMBRE 20,89% 31,34% $ 1.488.189,79

ENERO 20,75% 31,13% $ 1.478.216,28

FEBRERO 20,75% 31,13% $ 1.335.163,09

MARZO 20,75% 31,13% $ 1.478.216,28

ABRIL 20,83% 31,25% $ 1.436.047,19

MAYO 20,83% 31,25% $ 1.483.915,43

JUNIO 20,83% 31,25% $ 1.436.047,19

JULIO 20,34% 30,51% $ 1.449.008,15

AGOSTO 20,34% 30,51% $ 1.449.008,15

SEPTIEMBRE 20,34% 30,51% $ 1.402.265,96

OCTUBRE 19,85% 29,78% $ 1.414.100,88

NOVIEMBRE 19,85% 29,78% $ 1.368.484,72

DICIEMBRE 19,85% 29,78% $ 1.414.100,88

ENERO 19,65% 29,48% $ 1.399.853,01

FEBRERO 19,65% 29,48% $ 1.264.383,36

MARZO 19,65% 29,48% $ 1.399.853,01

ABRIL 19,63% 29,45% $ 1.353.317,64

MAYO 19,63% 29,45% $ 1.398.428,22

JUNIO 19,63% 29,45% $ 1.353.317,64

JULIO 19,33% 29,00% $ 1.377.056,42

AGOSTO 19,33% 29,00% $ 1.377.056,42

SEPTIEMBRE 19,33% 29,00% $ 1.332.635,25

OCTUBRE 19,17% 28,76% $ 1.365.658,13

NOVIEMBRE 19,17% 28,76% $ 1.321.604,64

DICIEMBRE 19,17% 28,76% $ 1.365.658,13

2013

2012

2011

LIQUIDADOR DE INTERESES

2014



 
 

T.E.A: TASA EFECTIVA ANUAL   
I.M.E.A: INTERES MORATORIO EFECTIVO ANUAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO 19,21% 28,82% $ 1.368.507,70

FEBRERO 19,21% 28,82% $ 1.236.071,47

MARZO 19,21% 28,82% $ 1.368.507,70

ABRIL 19,37% 29,06% $ 1.335.392,90

MAYO 19,37% 29,06% $ 1.379.906,00

JUNIO 19,37% 29,06% $ 1.335.392,90

JULIO 19,26% 28,89% $ 1.372.069,67

AGOSTO 19,26% 28,89% $ 1.372.069,67

SEPTIEMBRE 19,26% 28,89% $ 1.327.809,36

OCTUBRE 19,33% 29,00% $ 1.377.056,42

NOVIEMBRE 19,33% 29,00% $ 1.332.635,25

DICIEMBRE 19,33% 29,00% $ 1.377.056,42

ENERO 19,68% 29,52% $ 1.401.990,19

FEBRERO 19,68% 29,52% $ 1.266.313,72

MARZO 19,68% 29,52% $ 1.401.990,19

ABRIL 20,54% 30,81% $ 1.416.054,21

MAYO 20,54% 30,81% $ 1.463.256,02

JUNIO 20,54% 30,81% $ 1.416.054,21

JULIO 21,34% 32,01% $ 1.520.247,49

AGOSTO 21,34% 32,01% $ 1.520.247,49

SEPTIEMBRE 21,34% 32,01% $ 1.471.207,25

OCTUBRE 21,99% 32,99% $ 1.566.553,06

NOVIEMBRE 21,99% 32,99% $ 1.516.019,09

DICIEMBRE 21,99% 32,99% $ 1.566.553,06

ENERO 22,34% 33,51% $ 1.591.486,83

FEBRERO 22,34% 33,51% $ 1.437.471,98

MARZO 22,34% 33,51% $ 1.591.486,83

ABRIL 22,33% 33,50% $ 1.539.459,13

MAYO 22,33% 33,50% $ 1.590.774,44

JUNIO 22,33% 33,50% $ 1.539.459,13

JULIO 21,98% 32,97% $ 1.565.840,67

AGOSTO 21,98% 32,97% $ 1.565.840,67

SEPTIEMBRE 21,98% 32,97% $ 1.515.329,68

OCTUBRE 21,15% 31,73% $ 1.506.712,02

NOVIEMBRE 20,96% 31,44% $ 1.445.009,56

DICIEMBRE 20,77% 31,16% $ 1.479.641,07

ENERO 20,69% 31,04% $ 1.473.941,92

FEBRERO 21,01% 31,52% $ 1.351.892,85

MARZO 20,68% 31,02% $ 1.473.229,53

ABRIL 20,48% 30,72% $ 1.411.917,74

MAYO 20,44% 30,66% $ 1.456.132,09

JUNIO 20,28% 30,42% $ 1.398.129,48

JULIO 20,03% 30,05% $ 1.426.923,96

AGOSTO 19,94% 29,91% $ 1.420.512,42

SEPTIEMBRE 19,81% 29,72% $ 1.365.727,07

OCTUBRE 19,63% 29,45% $ 1.398.428,22

NOVIEMBRE 19,49% 29,24% $ 1.343.665,85

DICIEMBRE 19,40% 29,10% $ 1.382.043,18

ENERO 19,16% 28,74% $ 1.364.945,73

FEBRERO 19,70% 29,55% $ 1.267.600,62

MARZO 19,37% 29,06% $ 1.379.906,00

ABRIL 19,32% 28,98% $ 1.331.945,83

MAYO 19,34% 29,01% $ 1.377.768,82

JUNIO 19,30% 28,95% $ 1.330.567,01

JULIO 19,28% 28,92% $ 1.373.494,45

AGOSTO 19,32% 28,98% $ 1.376.344,03

SEPTIEMBRE 19,32% 28,98% $ 1.331.945,83

OCTUBRE 19,10% 28,65% $ 1.360.671,37

NOVIEMBRE 19,03% 28,55% $ 1.311.952,86

DICIEMBRE 18,91% 28,37% $ 1.347.135,90

2019

2018

2015

2016

2017



 
 

T.E.A: TASA EFECTIVA ANUAL   
I.M.E.A: INTERES MORATORIO EFECTIVO ANUAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Según lo anterior y con fecha de corte al 31 de octubre del 2023 los demandados adeudan: 

 

La suma de $ 55.919.051 concepto de capital. 

La suma de $ 2.028.700 por concepto de intereses corrientes.  

La suma de $187.009.078 por concepto de intereses moratorios.  

 

Valor total de la liquidación del crédito es $ 244.956.829 

 

 

ENERO 18,77% 28,16% $ 1.337.162,39

FEBRERO 19,06% 28,59% $ 1.226.419,69

MARZO 18,95% 28,43% $ 1.349.985,47

ABRIL 18,69% 28,04% $ 1.288.512,82

MAYO 18,19% 27,29% $ 1.295.843,58

JUNIO 18,12% 27,18% $ 1.249.216,28

JULIO 18,12% 27,18% $ 1.290.856,82

AGOSTO 18,29% 27,44% $ 1.302.967,51

SEPTIEMBRE 18,35% 27,53% $ 1.265.072,78

OCTUBRE 18,09% 27,14% $ 1.288.719,64

NOVIEMBRE 17,84% 26,76% $ 1.229.912,72

DICIEMBRE 17,46% 26,19% $ 1.243.838,86

ENERO 17,32% 25,98% $ 1.233.865,35

FEBRERO 17,54% 26,31% $ 1.128.614,97

MARZO 17,41% 26,12% $ 1.240.276,89

ABRIL 17,54% 26,31% $ 1.209.230,33

MAYO 17,22% 25,83% $ 1.226.741,42

JUNIO 17,21% 25,82% $ 1.186.479,70

JULIO 17,18% 25,77% $ 1.223.891,84

AGOSTO 17,24% 25,86% $ 1.228.166,20

SEPTIEMBRE 17,19% 25,79% $ 1.185.100,87

OCTUBRE 17,08% 25,62% $ 1.216.767,91

NOVIEMBRE 17,27% 25,91% $ 1.190.616,18

DICIEMBRE 17,46% 26,19% $ 1.243.838,86

ENERO 17,66% 26,49% $ 1.258.086,73

FEBRERO 18,30% 27,45% $ 1.177.517,33

MARZO 18,47% 27,71% $ 1.315.790,59

ABRIL 19,05% 28,58% $ 1.313.331,68

MAYO 19,71% 29,57% $ 1.404.127,37

JUNIO 20,40% 30,60% $ 1.406.402,43

JULIO 21,28% 31,92% $ 1.515.973,13

AGOSTO 22,21% 33,32% $ 1.582.225,72

SEPTIEMBRE 23,50% 35,25% $ 1.620.120,45

OCTUBRE 24,61% 36,92% $ 1.753.200,13

NOVIEMBRE 25,78% 38,67% $ 1.777.306,60

DICIEMBRE 27,64% 41,46% $ 1.969.055,33

ENERO 28,84% 43,26% $ 2.054.542,54

FEBRERO 30,18% 45,27% $ 1.941.938,42

MARZO 30,84% 46,26% $ 2.197.021,21

ABRIL 31,39% 47,09% $ 2.164.067,27

MAYO 30,27% 45,41% $ 2.156.414,79

JUNIO 29,76% 44,64% $ 2.051.692,96

JULIO 29,36% 44,04% $ 2.091.586,99

AGOSTO 28,75% 43,13% $ 2.048.130,99

SEPTIEMBRE 28,03% 42,05% $ 1.932.424,52

OCTUBRE 26,53% 39,80% $ 1.889.979,66

$ 187.009.078,78

2023

2020

2021

2022



 
 

T.E.A: TASA EFECTIVA ANUAL   
I.M.E.A: INTERES MORATORIO EFECTIVO ANUAL 

 
 

 

 

Del Señor Juez, Cordialmente 

 

 

 

 

 
 
DUBERNEY RESTREPO VILLADA 
C.C. No. 6’519.717 de Ulloa Valle. 
T.P. 126.382 del C.S. de la J. 
 
 
 
 



 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

 
 
 
 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M., de hoy 15 de noviembre de 2023, se fija en lugar visible de la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali y por el 
término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 110 del C.G.P. 
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali, y para 
efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres (3) días de término de 
traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la carpeta Juzgado Origen ID 
029. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFPA/ 011-2023-00103 



LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO- BANCOOMEVA VS JORGE ARNULFO RAMIREZ LINCE- RAD
2023-103- JUZGADO 11 CC CALI

gerencia@hyh.net.co
Mar 25/07/2023 11:36 AM

Para:Juzgado 11 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j11cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC:asistente2@hyh.net.co <asistente2@hyh.net.co>;abogado4@hyh.net.co
<abogado4@hyh.net.co>;jramirez@succosnaturales.com <jramirez@succosnaturales.com>

1 archivos adjuntos (240 KB)

LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO- BANCOOMEVA VS JORGE ARNULFO RAMIREZ LINCE- RAD 2023-103- JUZGADO 11 CC CALI.pdf;

 
 
 
 
Buenos días Doctores
 
Adjunto liquidación del crédito.
 
Cordialmente,
 
 
HERNANDO FRANCO BEJARANO
CEDULA NUMERO 5884728 DE CHAPARRAL
TARJETA PROFESIONAL 60811 CSJ.
Abogado Externo
3105603064
Cra 3 N° 15-17 Piso 11 Edificio Banco Agrario, Ibague - Tolima
Teléfonos: 2610710



                                                                                                             
 

       ®   

  
 

 

 

Carrera 3 No. 15-17 Piso 11 Edificio Banco Agraria Ibagué-Tolima 

Tel: 2610710 – 3006560803 - 3105603064 

gerencia@hyh.net.co  

Señor 

JUEZ 11 CIVIL DEL CIRUITO 

CALI 

 

REF: PROCESO EJECUTIVO 

DTE: BANCOOMEVA S.A 

DDO: JORGE ARNULFO RAMIREZ LINCE 

 

RAD: 2023-103En mi condición de apoderado de la entidad financiera demandante, 

me permito allegar liquidación de crédito con corte al 14 de julio 2023, por valor de 

$277.899.925,20. 
 

 

 
 

Del Señor Juez, 

 

 

 

HERNANDO FRANCO BEJARANO 

C.C. No.5.884.728 DE CHAPARRAL 

T.P. No.60.811 DEL C.S.J 

$ 259.743.010

$ 14.411.421

PERIODO DIAS

TASA 

EFECTIVA 

ANUAL

TASA 

MENSUAL  INTERESES "C" 

 ABONOS 

"E" 

 SALDO TOTAL 

(A+B+C-E) 

12/04/2023 - 30/04/2023 19 47,09% 3,27% 5.379.277,74$      279.533.708,74$     

01/05/2023 - 31/05/2023 30 45,41% 3,17% 8.233.853,42$      282.388.284,42$     

01/06/2023 - 30/06/2023 30 44,64% 3,12% 8.103.981,91$      282.258.412,91$     

01/07/2023 - 14/07/2023 14 44,04% 3,09% 3.745.494,20$      277.899.925,20$     

TOTAL 277.899.925,20$     

Pagare 00000269330

CAPITAL "A" 

INTERESES CORRIENTES "B"

mailto:gerencia@hyh.net.co


 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

 
 
 
 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M., de hoy 15 de noviembre de 2023, se fija en lugar visible de la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali y por el 
término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 110 del C.G.P. 
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali, y para 
efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres (3) días de término de 
traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la carpeta Juzgado Origen ID 
030. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFPA/ 011-2023-00130 
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TRIAGONO S.A.S Y OTRO RAD.2023-130 - PRESENTACIÓN LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

ASISTENTE JURIDICO <dependiente2@legalcorpabogados.com>
Mié 19/07/2023 3:21 PM

Para:Juzgado 11 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j11cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (77 KB)
LIQUIDACION DE CREDITO TRIAGONO S.A.S Y OTRO 2023-07-19.pdf;

Señor,
JUEZ 11 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
E.                     S.                    D.
 
 
REFERENCIA              :           EJECUTIVO
DEMANDANTE          :           BANCO DE BOGOTA S.A.
DEMANDADA          :           TRIAGONO S.A.S Y OTRO
RADICACION           :           2023-130
 
ASUNTO:                   PRESENTACIÓN LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO
 
 
ADOLFO RODRIGUEZ GANTIVA,  en mi calidad de apoderado judicial de la parte demandante,
procedo a presentar la liquidación del crédito adjunta.
 
Los intereses moratorios se liquidaron conforme lo dispone el art. 884 del C. de. Co. Reformado por la
Ley 510/99, a las siguientes tasas que corresponden mes a mes de acuerdo a la certificación
expedida por la Superfinanciera de Colombia.

 
Atentamente,
 

 



Capital OBLIGACIÓN No. 900820729

Exigibilidad

SALDO % EFEC % MAX TASA VALOR MORA FECHA

CAPITAL ANUAL MORA NOM MENSUAL VIGENCIA

$388.524.156 31,39% 47,09% 3,27% $1.269.537 abr-23

$388.524.156 30,27% 45,41% 3,17% $12.311.461 may-23

$388.524.156 29,76% 44,64% 3,12% $12.135.297 jun-23

$388.524.156 29,36% 44,04% 3,09% $7.597.803 jul-23

TOTAL $33.314.097

388.524.156,00$          

27/04/2023

$388.524.156

LIQUIDACIÓN DE CREDITO

  PROYECTADA A JULIO DE 2023

$447.056.111

$33.314.097

$25.217.858

Capital Adeudado

Total Intereses de Mora

Total Interes Corriente

TOTAL LIQUIDACIÓN DE CREDITO



 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

 
 
 
 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M., de hoy 15 de noviembre de 2023, se fija en lugar visible de la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali y por el 
término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 110 del C.G.P. 
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali, y para 
efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres (3) días de término de 
traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la carpeta Juzgado Origen ID 
013. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFPA/ 014-2023-00019 



P.E PORTO LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO RAD_2023_00019 EJECUTIVO DE BANCOLOMBIA
S.A. CONTRA DORIS CASTILLO CONTRERAS CC66769815

notificacionesprometeo <notificacionesprometeo@aecsa.co>
Mar 11/07/2023 8:01

Para:Juzgado 14 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j14cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (78 KB)
RAD_2023_00019_APORTO LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO.pdf;

DOCTOR:

JUEZ 14 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI – VALLE DEL CAUCA

E.                                                   S.                                                  D.

 

REFERENCIA:            EJECUTIVO

RADICADO:              76001310301420230001900

DEMANDANTE:         BANCOLOMBIA S.A.

DEMANDADO:          DORIS CASTILLO CONTRERAS CC66769815

ASUNTO: APORTO LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

ENGIE YANINE MITCHELL DE LA CRUZ,apoderada de la parte demandante, por medio
del presente escrito me permito allegar lo enunciado en el asunto, conforme al memorial
adjunto.

 

Cordialmente,

 

--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by MailScanner, and is
believed to be clean.
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AECSA S.A  

Elaborado por: LINA DOMINGUEZ  

Fecha de elaboración:11/07/2023 

  

DOCTOR: 

JUEZ 14 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI – VALLE DEL CAUCA  

E.                                                   S.                                                  D.  

 

REFERENCIA:   EJECUTIVO 

RADICADO:              76001310301420230001900 

DEMANDANTE:  BANCOLOMBIA S.A. 

DEMANDADO:  DORIS CASTILLO CONTRERAS CC66769815 

 

 

ASUNTO: APORTO LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO 

ENGIE YANINE MITCHELL DE LA CRUZ, mayor de edad, domiciliada y residente en la 

ciudad de Bogotá, identificada con cedula de ciudadanía número 1.018.461.980 

de Bogotá, abogada en ejercicio portadora de la tarjeta profesional número 

281.727 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderada 

de la parte demandante por medio del presente escrito me permito allegar 

liquidación de crédito, respecto de las obligaciones contenidas en el pagaré No 

8030087944 base de la presente ejecución de acuerdo con lo establecido en 

el art 446 del Código General del Proceso. 

  

Sin otro particular 
 

 

Del Señor Juez, 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGIE YANINE MITCHELL DE LA CRUZ  

C. C. No 1.018.461.980 de Bogotá 

T.P. No. 281.727 del Consejo Superior de la Judicatura. 

 

 

 

 



Medellin, julio 8 de 2023

Producto Consumo

Pagaré 8030087944

Ciudad

Titular DORIS CASTILLO CONTRERAS

Cédula o Nit. 66769815

Obligación Nro. 8030087944

Mora desde

Tasa máxima Actual 36,50%

Capital

Int. Corrientes a fecha de demanda

Intereses por Mora

Seguros
Total demanda

#N/D

#N/D

Capital

Interes Corriente 

Intereses por Mora

Seguros en Demanda

Total Demanda

Capital

Interes Corriente 

MAIRA CASAS

Centro Preparación de Demandas

215.742.424,00

0,00

0,00

0,00
215.742.424,00

215.742.424,00

0,00

34.782.711,55

0,00

#N/D

#N/D #N/D

#N/D Cuotas en mora a Dic. 31 de 1999 : 5

#N/D #N/D

#N/D

Valor en pesos Valor en UVR

250.525.135,55

Valor en pesos

#¡VALOR!

Saldo de la obligación a  jul 8 de 2023

enero 6 de 2023

Liquidación de la Obligación a   ene 6 de 2023

Valor en pesos



Concepto

Fecha de 

pago o 

proyección

T. Int. 

Remuneratorio 

y/o T. Int. Mora

Días 

Liq.
Capital Pesos

Interés 

remuneratorio 

Pesos

Interés de mora 

Pesos

Valor abono a 

capital pesos

Valor abono a 

interés 

remuneratorio 

pesos

Valor abono a 

interés de 

mora pesos

Valor abono a 

seguro pesos

Total abonado 

pesos

Saldo capital 

pesos después 

del pago

Saldo interés 

remuneratorio 

en pesos 

después del 

pago

Saldo interés de 

mora en pesos 

después del 

pago

Saldo total en 

pesos después 

del pago

Saldo Inicial ene/6/2023 215.742.424,00 0,00 0,00 215.742.424,00 0,00 0,00 215.742.424,00

Saldos para Demanda ene-6-2023 0,00% 0 215.742.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.742.424,00 0,00 0,00 215.742.424,00

Cierre de Mes ene-31-2023 35,95% 25 215.742.424,00 0,00 4.586.612,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.742.424,00 0,00 4.586.612,83 220.329.036,83

Cierre de Mes feb-28-2023 37,35% 28 215.742.424,00 0,00 9.903.166,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.742.424,00 0,00 9.903.166,71 225.645.590,71

Cierre de Mes mar-31-2023 38,03% 31 215.742.424,00 0,00 15.890.047,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.742.424,00 0,00 15.890.047,56 231.632.471,56

Cierre de Mes abr-30-2023 38,59% 30 215.742.424,00 0,00 21.755.831,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.742.424,00 0,00 21.755.831,75 237.498.255,75

Cierre de Mes may-31-2023 37,44% 31 215.742.424,00 0,00 27.662.943,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.742.424,00 0,00 27.662.943,64 243.405.367,64

Cierre de Mes jun-30-2023 36,91% 30 215.742.424,00 0,00 33.306.482,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.742.424,00 0,00 33.306.482,27 249.048.906,27

Saldos para Demanda jul-8-2023 36,50% 8 215.742.424,00 0,00 34.782.711,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.742.424,00 0,00 34.782.711,55 250.525.135,55

DORIS CASTILLO CONTRERAS

Centro Preparación de Demandas
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