
 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M., de hoy 20 de enero de 2023, se fija en lugar visible de la Oficina de 
Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali y por el 
término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 110 del C.G.P. 
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali, y para 
efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres (3) días de término de 
traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal 
ID 11. 
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RV: Actualización Liquidación crédito Gonzalo

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 19/12/2022 16:22

 
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  

DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 
 

Atento saludo.

Remito para respec�vo registro.  

Cordialmente,

NINY JHOANNA DUQUE
Asistente Administra�vo
Oficina de Apoyo 
Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias 
Cali – Valle del Cauca

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfono: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

 

De: Juzgado 03 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: lunes, 19 de diciembre de 2022 16:13
Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: Actualización Liquidación crédito Gonzalo
 

De: Sonia Helena Arroyave <soniahelena247@yahoo.es>
Enviado: lunes, 19 de diciembre de 2022 15:10
Para: Juzgado 03 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Actualización Liquidación crédito Gonzalo
 

mailto:oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co


 

 

 

Santiago de Cali, 19 de diciembre de 2022 

 

 

Señor  

JUEZ TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS. 

E.                                         S.                                             D. 

 

 

              

 

REF: PROCESO EJECUTIVO  

DTE: GONZALO ENRIQUE ISAZA ALVAREZ 

DDO: HENRY RIVERA VALENCIA 

Rad: 76001310300120170001000 

EMAIL: j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

SONIA HELENA ARROYAVE GOMEZ, conocida de autos en el proceso de la referencia, 

como la apoderada del demandante, señor GONZALO ENRIQUE ISAZA ALVAREZ, me 

permito presentar al Despacho liquidación actualizada del crédito del demandado, para 

que obre dentro del proceso. 

 

Adjunto liquidación en dos folios. 

 

 

Del señor Juez,  

 

 

Atentamente,  

 

 

 

 

SONIA HELENA ARROYAVE GOMEZ 

c.c.No.31.282.616 de Cali 

T.P.No.33.012 del C.S.J. 

Email: soniahelena247@yahoo.es  

Móvil 3122125143  
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La fórmula financiera utilizada en esta liquidación, para convertir tasas efectivas anuales a 
nominales, está expresada asi: TASA NOMINAL ANUAL=[(1+TASA EFECTIVA 
ANUAL)Elevada a la(1/12)-1) x 12]. Liquidación presentada en concordancia con el artículo 
446 del Código General del Proceso 

     
Intereses de Mora sobre el Capital 
Inicial   
CAPITAL    $    100.000.000,00 

     
Desde Hasta Dias Tasa Mensual(%)  

01/01/2020 31/01/2020 31 2,09 $       2.159.666,67 

01/02/2020 29/02/2020 29 2,12 $       2.049.333,33 
01/03/2020 31/03/2020 31 2,11 $       2.180.333,33 

01/04/2020 30/04/2020 30 2,08 $       2.080.000,00 
01/05/2020 31/05/2020 31 2,03 $       2.097.666,67 

01/06/2020 30/06/2020 30 2,02 $       2.020.000,00 
01/07/2020 31/07/2020 31 2,02 $       2.087.333,33 

01/08/2020 31/08/2020 31 2,04 $       2.108.000,00 
01/09/2020 30/09/2020 30 2,05 $       2.050.000,00 

01/10/2020 31/10/2020 31 2,02 $       2.087.333,33 
01/11/2020 30/11/2020 30 2,00 $       2.000.000,00 

01/12/2020 31/12/2020 31 1,96 $       2.025.333,33 
01/01/2021 31/01/2021 31 1,94 $       2.004.666,67 

01/02/2021 28/02/2021 28 1,97 $       1.838.666,67 

01/03/2021 31/03/2021 31 1,95 $       2.015.000,00 
01/04/2021 30/04/2021 30 1,94 $       1.940.000,00 

01/05/2021 31/05/2021 31 1,93 $       1.994.333,33 
01/06/2021 30/06/2021 30 1,93 $       1.930.000,00 

01/07/2021 31/07/2021 31 1,93 $       1.994.333,33 
01/08/2021 31/08/2021 31 1,94 $       2.004.666,67 

01/09/2021 30/09/2021 30 1,93 $       1.930.000,00 
01/10/2021 31/10/2021 31 1,92 $       1.984.000,00 

01/11/2021 30/11/2021 30 1,94 $       1.940.000,00 
01/12/2021 31/12/2021 31 1,96 $       2.025.333,33 

01/01/2022 31/01/2022 31 1,98 $       2.046.000,00 
01/02/2022 28/02/2022 28 2,04 $       1.904.000,00 

01/03/2022 31/03/2022 31 2,06 $       2.128.666,67 
01/04/2022 30/04/2022 30 2,12 $       2.120.000,00 

01/05/2022 31/05/2022 31 2,18 $       2.252.666,67 
01/06/2022 30/06/2022 30 2,25 $       2.250.000,00 

01/07/2022 31/07/2022 31 2,34 $       2.418.000,00 
01/08/2022 31/08/2022 31 2,43 $       2.511.000,00 

01/09/2022 30/09/2022 30 2,55 $       2.550.000,00 
01/10/2022 31/10/2022 31 2,65 $       2.738.333,33 

01/11/2022 30/11/2022 30 2,76 $       2.760.000,00 
01/12/2022 31/12/2022 31 2,93 $       3.027.666,67 

   Total Intereses de Mora $     77.252.333,33 

   Subtotal $    177.252.333,33 

     

     

     

 RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÈDITO  

     

 Capital $              100.000.000,00  

 

Total Intereses 
Corrientes (+)  $                              0,00  

 Total Intereses Mora (+) $                77.252.333,33  

 Abonos (-) $                              0,00  
 TOTAL OBLIGACIÓN $              177.252.333,33  

 

GRAN TOTAL 
OBLIGACIÓN $              177.252.333,33  

     
 



 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M., de hoy 20 de enero de 2023, se fija en lugar visible de la Oficina de 
Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali y por el 
término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 110 del C.G.P. 
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali, y para 
efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres (3) días de término de 
traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal 
ID 03. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
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RV: PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO SANDRA MILENA MOLINA VELEZ (CESIONARIA)
CARLOS AUGUSTO RIVAS MURILLO Y OTROS 7-2017-00330

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 17/05/2022 11:10

 
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  

DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 
 

Atento saludo.

Remito para respec�vo registro.  

Cordialmente,

 
 
NINY JHO ANNA DUQUE
Asistente Administra�vo.
 

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfono: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co 

 

De: Natalia Castaño <abogado@grupoconsultordeoccidenteltda.com>
Enviado: martes, 17 de mayo de 2022 10:27
Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO SANDRA MILENA MOLINA VELEZ (CESIONARIA) CARLOS AUGUSTO RIVAS
MURILLO Y OTROS 7-2017-00330
 
SEÑOR
JUEZ 03 CIVIL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS CALI
E.        S.      D.
 
 

REFERENCIAS:           PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO
DEMANDANTE:         SANDRA MILENA MOLINA VELEZ (CESIONARIA)
ACREEDORES:          CARLOS AUGUSTO RIVAS MURILLO Y OTROS
RADICACIÓN:          7-2017-00330

mailto:oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
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ASUNTO:  APORTO LIQUIDACION DE CREDITO

Atentamente, 

PAULA ANDREA SANCHEZ MONCAYO                 
C.C. N° 29.123.630 de Cali (V)                              
T.P. 153.365 del C.S. de la J.

  







 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M., de hoy 20 de enero de 2023, se fija en lugar visible de la Oficina de 
Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali y por el 
término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 110 del C.G.P. 
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali, y para 
efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres (3) días de término de 
traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal 
ID 04. 
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RV: Presentación de Liquidación de Crédito-- J03Civil Cto Ejecución--14-2018-040

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 19/12/2022 8:12

 
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  

DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 
 

Atento saludo.

Remito para respec�vo registro.  

Cordialmente,

NINY JHOANNA DUQUE
Asistente Administra�vo
Oficina de Apoyo 
Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias 
Cali – Valle del Cauca

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfono: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

 

De: Juan Pablo Morales peralta <Juanpablomoralesabogado19@outlook.com>
Enviado: lunes, 19 de diciembre de 2022 8:02
Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Presentación de Liquidación de Crédito-- J03Civil Cto Ejecución--14-2018-040
 
 
 
Atentamente
 
 
 
JUAN PABLO MORALES PERALTA
CC 94063711—TP 283.523 CSJ
CEL. 315.424.50.17
Civil – Familia – Comercial – Laboral
Liquidaciones de Crédito e Indexaciones

mailto:oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
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JUAN PABLO MORALES PERALTA 
A  B  O  G  A  D  O   

 

 

 
 
 

Calle 6 Norte # 2 N – 36 Of 527-528 Edificio Campanario. 

Móvil: (+57) 315.424.50.17 

Cali - Colombia 

juanpablomoralesabogado19@outlook.com  
 

 

Señores  

JUZGADO 03 CIVIL del CIRCUITO de EJECUCIÓN de SENTENCIAS  

CALI – VALLE  

 

 

REF.  PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CREDITO ART 446 CGP. 

 

 

 

PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR  

DTE: LUCERO SINISTERRA RUA  

DDO: MANUEL EDUARDO ISAAC GUEVARA  

RADICACIÓN: 14-2018-040 

 

 

JUAN PABLO MORALES PERALTA abogado en ejercicio en representación de 

la parte actora, a continuación, presento la liquidación del crédito de 

conformidad con lo dispuesto en el mandamiento de pago en congruencia 

con el auto que ordena seguir adelante con la ejecución en los siguientes 

términos:  

 

INTERESES MORATORIOS  

FECHA IBC  IBC x 1,5 TASA MES CAPITAL INTERESES  

nov-16 21,99 32,99 2,4043% $ 117.662.240 $ 2.451.759 4/11/2016 

dic-16 21,99 32,99 2,4043% $ 117.662.240 $ 2.923.252  

ene-17 22,34 33,51 2,4376% $ 117.662.240 $ 2.963.739  

feb-17 22,34 33,51 2,4376% $ 117.662.240 $ 2.868.135  

mar-17 22,34 33,51 2,4376% $ 117.662.240 $ 2.963.739  

abr-17 22,33 33,50 2,4370% $ 117.662.240 $ 2.867.429  

may-17 22,33 33,50 2,4370% $ 117.662.240 $ 2.963.010  

jun-17 22,33 33,50 2,4370% $ 117.662.240 $ 2.867.429  

jul-17 21,98 32,97 2,4030% $ 117.662.240 $ 2.921.671  

ago-17 21,98 32,97 2,4030% $ 117.662.240 $ 2.921.671  

sep-17 21,48 32,22 2,3548% $ 117.662.240 $ 2.770.710  

oct-17 21,15 31,73 2,3231% $ 117.662.240 $ 2.824.525  

nov-17 20,96 31,44 2,3043% $ 117.662.240 $ 2.711.291  

dic-17 20,77 31,16 2,2861% $ 117.662.240 $ 2.779.539  

ene-18 20,69 31,04 2,2800% $ 117.662.240 $ 2.772.122  

feb-18 21,01 31,52 2,3095% $ 117.662.240 $ 2.717.409  

mar-18 20,68 31,02 2,2770% $ 117.662.240 $ 2.768.475  

abr-18 20,48 30,72 2,2575% $ 117.662.240 $ 2.656.225  

may-18 20,44 30,66 2,2536% $ 117.662.240 $ 2.740.024  

jun-18 20,28 30,42 2,2379% $ 117.662.240 $ 2.633.163  

jul-18 20,03 30,05 2,2137% $ 117.662.240 $ 2.691.512  

ago-18 19,94 29,91 2,2045% $ 117.662.240 $ 2.680.326  

sep-18 19,81 29,72 2,1921% $ 117.662.240 $ 2.579.274  

oct-18 19,63 29,45 2,1743% $ 117.662.240 $ 2.643.608  
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nov-18 19,49 29,24 2,1605% $ 117.662.240 $ 2.542.093  

dic-18 19,4 29,10 2,1513% $ 117.662.240 $ 2.615.643  

ene-19 19,16 28,74 2,1275% $ 117.662.240 $ 2.586.706  

feb-19 19,7 29,55 2,1809% $ 117.662.240 $ 2.566.096  

mar-19 19,37 29,06 2,1487% $ 117.662.240 $ 2.612.482  

abr-19 19,32 28,98 2,1434% $ 117.662.240 $ 2.521.972  

may-19 19,34 29,01 2,1454% $ 117.662.240 $ 2.608.470  

jun-19 19,3 28,95 2,1414% $ 117.662.240 $ 2.519.619  

jul-19 19,28 28,92 2,1394% $ 117.662.240 $ 2.601.175  

ago-19 19,32 28,98 2,1434% $ 117.662.240 $ 2.606.038  

sep-19 19,32 28,98 2,1434% $ 117.662.240 $ 2.521.972  

oct-19 19,10 28,65 2,1216% $ 117.662.240 $ 2.579.533  

nov-19 19,03 28,55 2,1150% $ 117.662.240 $ 2.488.556  

dic-19 18,91 28,37 2,1000% $ 117.662.240 $ 2.553.271  

ene-20 18,77 28,16 2,0900% $ 117.662.240 $ 2.541.112  

feb-20 19,06 28,59 2,1176% $ 117.662.240 $ 2.491.616  

mar-20 18,95 28,43 2,1070% $ 117.662.240 $ 2.561.782  

abr-20 18,69 28,04 2,0811% $ 117.662.240 $ 2.448.669  

may-20 18,19 27,29 2,0312% $ 117.662.240 $ 2.469.621  

jun-20 18,12 27,18 2,0238% $ 117.662.240 $ 2.381.248  

jul-20 18,12 27,18 2,0238% $ 117.662.240 $ 2.460.623  

ago-20 18,29 27,44 2,0412% $ 117.662.240 $ 2.481.779  

sep-20 18,35 27,53 2,0472% $ 117.662.240 $ 2.408.781  

oct-20 18,09 27,14 2,0211% $ 117.662.240 $ 2.457.341  

nov-20 17,84 26,76 1,9957% $ 117.662.240 $ 2.348.185  

dic-20 17,46 26,19 1,9574% $ 117.662.240 $ 2.379.891  

ene-21 17,32 25,98 1,9432% $ 117.662.240 $ 2.362.626  

feb-21 17,54 26,31 1,9655% $ 117.662.240 $ 2.312.651  

mar-21 17,41 26,12 1,9527% $ 117.662.240 $ 2.374.177  

abr-21 17,31 25,97 1,9426% $ 117.662.240 $ 2.285.707  

may-21 17,22 25,83 1,9331% $ 117.662.240 $ 2.350.346  

jun-21 17,21 25,82 1,9321% $ 117.662.240 $ 2.273.352  

jul-21 17,18 25,77 1,9291% $ 117.662.240 $ 2.345.483  

ago-21 17,24 25,86 1,9352% $ 117.662.240 $ 2.352.900  

sep-21 17,19 25,79 1,9304% $ 117.662.240 $ 2.271.352  

oct-21 17,08 25,62 1,9189% $ 117.662.240 $ 2.333.081  

nov-21 17,27 25,91 1,9385% $ 117.662.240 $ 2.280.883  

dic-21 17,46 26,19 1,9574% $ 117.662.240 $ 2.379.891  

ene-22 17,66 26,49 1,9776% $ 117.662.240 $ 2.404.451  

feb-22 18,30 27,45 2,0418% $ 117.662.240 $ 2.402.428  

mar-22 18,47 27,71 2,0592% $ 117.662.240 $ 2.503.664  

abr-22 19,05 28,58 2,1169% $ 117.662.240 $ 2.490.792  

may-22 19,71 29,57 2,1822% $ 117.662.240 $ 2.653.213  

jun-22 20,40 30,60 2,2497% $ 117.662.240 $ 2.647.047  

jul-22 21,28 31,92 2,3354% $ 117.662.240 $ 2.839.480  

ago-22 22,21 33,32 2,4255% $ 117.662.240 $ 2.949.028  
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sep-22 23,50 35,25 2,5482% $ 117.662.240 $ 2.998.269  

oct-22 24,61 36,92 2,6525% $ 117.662.240 $ 3.225.024  

nov-22 25,78 38,67 2,7618% $ 117.662.240 $ 3.249.596  

dic-22 27,64 41,46 2,9326% $ 117.662.240 $ 3.565.582 31/12/2022 

    intereses $ 193.885.337 $ 311.547.577 

    total final  $ 311.547.577 

 

En total son TRESCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS Mcte ($311´547.577.oo) 

 

Atentamente  

 
JUAN PABLO MORALES PERALTA    

CC 94063711   TP 283.523 CSJ     

Correo: juanpablomoralesabogado19@outlook.com    

APODERADO PARTE ACTORA     
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