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A las ocho 08:00 A.M., de hoy 22 de febrero de 2024, se fija en lugar visible de la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali y por el 
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de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali, y para 
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traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal 
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RV: Actualización Liquidación Crédito. Rad: 12-2019-00046-00

Secretaría Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecución Sentencias - Valle del Cauca - Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 16/02/2024 10:58

1 archivos adjuntos (231 KB)
Liquidacion Actualizada 2019-0046-00.pdf;

 
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZG​ADO​S CIVILES DEL CIRCUITO  

DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 
 

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.  

Cordialmente,

NINY JHOANNA DUQUE
Asistente Administrativo
Oficina de Apoyo 
Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias 
Cali – Valle del Cauca

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfono: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

 

De: Juzgado 03 Civil Circuito Ejecución Sentencias - Valle del Cauca - Cali <j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 16 de febrero de 2024 10:31
Para: Secretaría Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecución Sentencias - Valle del Cauca - Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: Actualización Liquidación Crédito. Rad: 12-2019-00046-00
 

De: CARLOS ANDRES SEGOVIA NARVAEZ <caransego@hotmail.com>
Enviado: viernes, 16 de febrero de 2024 10:13
Para: Juzgado 03 Civil Circuito Ejecución Sentencias - Valle del Cauca - Cali <j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: pedrocomga@hotmail.com <pedrocomga@hotmail.com>
Asunto: Actualización Liquidación Crédito. Rad: 12-2019-00046-00
 

mailto:oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co


Señora: 
Juez Tercero Civil del Circuito de Ejecucion de Sentencias De Cali.(V). 
E. S. D. 
Asunto: Aportar actualización de Liquidación del Crédito. 
Proceso: Ejecutivo Singular. 
Demandante: PEDRO PABLO BONILLA OSPINA. 
Demandado: REINALDO IZQUIERDO ROMERO. 
Radicación: 2019-00046-00. Origen: 12 C.C. de Cali (V.)

Buen día por este medio aporto actualización de liquidación del crédito dentro del proceso en asunto.

Anexo 1 archivo de PDF.

Cordialmente, 

Carlos Andrés Segovia Narváez
Abogado Asesor y Litigante.
Especialista En Derecho Administrativo.
Ex Docente Universitario.
Oficina: Carrera 62 # 1 D-51 Primer Piso.
Barrio Pampalinda. Cali - Valle del Cauca. 
Celular 3155631715.



Señora: PAG.1

Juez Tercero Civil del Circuito de ejecucion de Sentencias  De Cali.(V). 

E.        S.        D.

Asunto: Aportar actualizacion de Liquidacion del Credito.

Proceso: Ejecutivo Singular.

Demandante: PEDRO PABLO BONILLA OSPINA.

Demandado: REINALDO IZQUIERDO ROMERO.

Radicación: 2019-00046-00.

Origen: 12 C.C. de Cali (V.)

 EXIGIBILIDAD CAPITAL TASA PACTADA TASA DE PLAZO FECHA DE PLAZO
  TASA  DE  

HONORARIOS

23-02-18 $110.000.000
SALDO 

DESPUES 

SALDO FECHA VALOR VALOR SALDO 

DE INTERESES 

O TASA EFEC TASA MAX TASA VALOR MORA FECHA

CAPITAL ABONO ABONO HONORARIOS ABONO

ABONO A 

CAPITAL ANUAL PL Y MR EFECT MENSUAL VIGENCIA

$110.000.000 21,01% 1,75% 1,75% $320.986 23/02/2018 28/02/2018

$110.000.000 20,68% 1,72% 1,72% $1.453.344 1/03/2018 23/03/2018

$110.000.000 20,68% 31,02% 2,59% $663.483 24/03/2018 30/03/2018

$110.000.000 20,48% 30,72% 2,56% $2.816.000 1/04/2018 31/04/2018

$110.000.000 20,44% 30,66% 2,56% $2.810.500 1/05/2018 30/05/2018

$110.000.000 20,28% 30,42% 2,54% $2.788.500 1/06/2018 31/06/2018

$110.000.000 20,03% 30,05% 2,50% $2.754.125 1/07/2018 31/07/2018

$110.000.000 19,94% 29,91% 2,49% $2.741.750 1/08/2018 30/08/2018

Por medio del presente escrito, me permito actualizar la liquidación del crédito (numeral 4 art. 446 C.G.P.), Tomando los datos certificados por la Superintendencia financiera, 

respecto del interés bancario corriente, se calcula la Tasa Máxima De Interés Por Mora Permitida En Forma Anual Y Mensual respecto de los periodos objeto de liquidación.

Se debe tener en cuenta que antes de la ley 446 de 1,999, la tasa máxima de mora permitida era hasta el doble del interés bancario corriente (artículo 884 C.Co.); a partir de  

agosto de 1.999 la tasa máxima permitida es una y media veces el interés bancario corriente.

Para obtener los intereses por mora adeudados, se toma el periodo o la fracción del periodo certificado por la Superintendencia financiera, se establece la diferencia en días; la 

tasa de interés mensual determinada en el ejercicio anterior y se divide por los días que componen el periodo mensual; éste resultado se multiplica por el número de días y por el 

saldo del Capital determinado en el mandamiento de pago.



$110.000.000 19,81% 29,72% 2,48% $2.723.875 1/09/2018 31/09/2018

$110.000.000 19,63% 29,45% 2,45% $2.699.125 1/10/2018 30/10/2018

$110.000.000 19,49% 29,24% 2,44% $2.679.875 1/11/2018 31/11/2018

$110.000.000 19,40% 29,10% 2,43% $2.667.500 1/12/2018 31/12/2018

$110.000.000 19,16% 28,74% 2,40% $2.634.500 1/01/2019 31/01/2019

$110.000.000 19,70% 29,55% 2,46% $2.347.583 1/02/2019 28/02/2019

$110.000.000 19,37% 29,06% 2,42% $2.308.258 1/03/2019 31/03/2019

$110.000.000 19,32% 28,98% 2,42% $2.302.300 1/04/2019 30/04/2019

$110.000.000 19,34% 29,01% 2,42% $2.304.683 1/05/2019 31/05/2019

$110.000.000 19,30% 28,95% 2,41% $2.299.917 1/06/2019 30/06/2019

$110.000.000 19,28% 28,92% 2,41% $2.297.533 1/07/2019 31/07/2019

$110.000.000 19,32% 28,98% 2,42% $2.302.300 1/08/2019 31/08/2019

$110.000.000 19,32% 28,98% 2,42% $2.302.300 1/09/2019 30/09/2019

$110.000.000 19,10% 28,65% 2,39% $2.276.083 1/10/2019 31/10/2019

$110.000.000 19,03% 28,55% 2,38% $2.267.742 1/11/2019 30/11/2019

$110.000.000 18,91% 28,37% 2,36% $2.253.442 1/12/2019 31/12/2019

$110.000.000 18,77% 28,16% 2,35% $2.236.758 1/01/2020 31/01/2020

$110.000.000 19,06% 28,59% 2,38% $2.271.317 1/02/2020 29/02/2020

$110.000.000 18,95% 28,43% 2,37% $2.258.208 1/03/2020 31/03/2020

$110.000.000 18,69% 28,04% 2,34% $2.227.225 1/04/2020 30/04/2020

$110.000.000 18,19% 27,29% 2,27% $2.167.642 1/05/2020 31/05/2020

$110.000.000 18,12% 27,18% 2,27% $2.159.300 1/06/2020 30/06/2020

$110.000.000 18,12% 27,18% 2,27% $2.159.300 1/07/2020 31/07/2020

$110.000.000 18,29% 27,44% 2,29% $2.179.558 1/08/2020 31/08/2020

$110.000.000 18,35% 27,53% 2,29% $2.186.708 1/09/2020 30/09/2020

$110.000.000 18,09% 27,14% 2,26% $2.155.725 1/10/2020 31/10/2020

$110.000.000 17,84% 26,76% 2,23% $2.125.933 1/11/2020 30/11/2020

$110.000.000 17,46% 26,19% 2,18% $2.080.650 1/12/2020 31/12/2020

$110.000.000 17,32% 25,98% 2,17% $2.063.967 1/01/2021 31/01/2021

$110.000.000 17,54% 26,31% 2,19% $2.090.183 1/02/2021 28/02/2021

$110.000.000 17,41% 26,12% 2,18% $2.074.692 1/03/2021 31/03/2021

$110.000.000 17,31% 25,97% 2,16% $2.062.775 1/04/2021 30/04/2021

$110.000.000 17,22% 25,83% 2,15% $2.052.050 1/05/2021 31/05/2021

$110.000.000 17,21% 25,82% 2,15% $2.050.858 1/06/2021 30/06/2021



$110.000.000 17,18% 25,77% 2,15% $2.047.283 1/07/2021 31/07/2021

$110.000.000 17,24% 25,86% 2,16% $2.054.433 1/08/2021 31/08/2021

$110.000.000 17,19% 25,79% 2,15% $2.048.475 1/09/2021 30/09/2021

$110.000.000 17,08% 25,62% 2,14% $2.035.367 1/10/2021 31/10/2021

$110.000.000 17,27% 25,91% 2,16% $2.058.008 1/11/2021 30/11/2021

$110.000.000 17,46% 26,19% 2,18% $2.080.650 1/12/2021 31/12/2021

$110.000.000 17,66% 26,49% 2,21% $2.104.483 1/01/2022 31/01/2022

$110.000.000 18,30% 27,45% 2,29% $2.180.750 1/02/2022 28/02/2022

$110.000.000 18,47% 27,71% 2,31% $2.201.008 1/03/2022 31/03/2022

$110.000.000 19,05% 28,58% 2,38% $2.270.125 1/04/2022 30/04/2022

$110.000.000 19,71% 29,57% 2,46% $2.348.775 1/05/2022 31/05/2022

$110.000.000 20,40% 30,60% 2,55% $2.431.000 1/06/2022 30/06/2022

$110.000.000 21,28% 31,92% 2,66% $2.535.867 1/07/2022 31/07/2022

$110.000.000 22,21% 33,32% 2,776% $2.646.692 1/08/2022 31/08/2022

$110.000.000 23,50% 35,25% 2,938% $2.800.417 1/09/2022 30/09/2022

$110.000.000 24,61% 36,92% 3,076% $2.932.692 1/10/2022 31/10/2022

$110.000.000 25,78% 38,67% 3,223% $3.072.117 1/11/2022 30/11/2022

$110.000.000 27,64% 41,46% 3,455% $3.293.767 1/12/2022 31/12/2022

$110.000.000 28,84% 43,26% 3,605% $3.436.767 1/01/2023 31/01/2023

$110.000.000 30,18% 45,27% 3,773% $3.596.450 1/02/2023 28/02/2023

$110.000.000 30,84% 46,26% 3,855% $3.675.100 1/03/2023 31/03/2023

$110.000.000 31,39% 47,09% 3,924% $3.740.642 1/04/2023 30/04/2023

$110.000.000 30,27% 45,41% 3,784% $3.607.175 1/05/2023 31/05/2023

$110.000.000 29,76% 44,64% 3,720% $3.546.400 1/06/2023 30/06/2023

$110.000.000 29,36% 44,04% 3,670% $3.498.733 1/07/2023 31/07/2023

$110.000.000 28,75% 43,13% 3,594% $3.426.042 1/08/2023 31/08/2023

$110.000.000 28,03% 42,05% 3,504% $3.340.242 1/09/2023 30/09/2023

$110.000.000 26,53% 39,80% 3,316% $3.161.492 1/10/2023 31/10/2023

$110.000.000 25,52% 38,28% 3,190% $3.041.133 1/11/2023 30/11/2023

$110.000.000 24,04% 36,06% 3,005% $2.864.767 1/12/2023 31/12/2023

$110.000.000 23,32% 34,98% 2,915% $2.778.967 1/01/2024 31/01/2024

$110.000.000 23,31% 34,97% 2,91% $2.777.775 1/02/2024 29/02/2024

TOTAL $0 $0 $0 $183.252.147



CAPITAL $110.000.000

INT. DE MORA Y CORRIENTES DEL 23/02/2018 al 29/02/2024. $183.252.147

$293.252.147

Atentamente,

Carlos Andrés Segovia Narváez

C.C. # 12.997.274 de Pasto (N.)

T.P. 86826 C.S. de la J. CASN.15-02-2023

TOTAL DEUDA (Capital + Intereses de mora)



 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

 
 
 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M., de hoy 22 de febrero de 2024, se fija en lugar visible de la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali y por el 
término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 110 del C.G.P. 
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali, y para 
efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres (3) días de término de 
traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal 
ID 35. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFPA/ 013-2009-00560 



RV: SUBSANACION LIQUIDACION DE CREDITO

Secretaría Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecución Sentencias - Valle del Cauca - Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 13/02/2024 10:25

1 archivos adjuntos (111 KB)
SUBSANACION LIQUIDACION DE CREDITO AL 19-04-2024.pdf;

 
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZG​ADO​S CIVILES DEL CIRCUITO  

DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 
 

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.  

Cordialmente,

NINY JHOANNA DUQUE
Asistente Administrativo
Oficina de Apoyo 
Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias 
Cali – Valle del Cauca

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfono: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

 

De: Juzgado 03 Civil Circuito Ejecución Sentencias - Valle del Cauca - Cali <j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 13 de febrero de 2024 10:00
Para: Secretaría Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecución Sentencias - Valle del Cauca - Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: SUBSANACION LIQUIDACION DE CREDITO
 

De: DIEGO GERARDO PAREDES PIZARRO <dgppabogados@gmail.com>
Enviado: martes, 13 de febrero de 2024 9:59
Para: Juzgado 03 Civil Circuito Ejecución Sentencias - Valle del Cauca - Cali <j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: SUBSANACION LIQUIDACION DE CREDITO
 

mailto:oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co


REF: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR
RAD: 76-001-31-03-013-2009-00560-00
DEMANDANTE: AURA MARIA CORAL DE MEYBERG
DEMANDADOS: FIDEICOMISO FC CM INVERSIONES

Cordial saludo; 

Respetuosamente me permito allegar memorial de la referencia para el respectivo trámite. 

Favor acusar recibo.

_________________________________
DIEGO GERARDO PAREDES PIZARRO 
C.C N° 16.445.149 de Yumbo (v) 
TP N° 25.710 del C S de la J  



D I E G O   G E R A R D O   P A R E D E S   P I Z A R R O 
MESA DE ESTUDIOS JURÍDICOS Y SOCIALES DE CALI 

ABOGADOS. 
 

CARRERA 3 #11-32 OF. 316 – CEL. 300-7800277 TEL. 8811883 

dgppabogados@gmail.com 

EDIFICIO EDMOND ZACCOUR PH. 

CALI, COLOMBIA 
1 de 2 

 

Santiago de Cali,  13 de febrero de 2024 
 
  
JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE 
SENTENCIAS DE CALI  
E.S.D  

 

REF: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR  
RAD: 76-001-31-03-013-2009-00560-00  
DEMANDANTE: AURA MARIA CORAL DE MEYBERG  
DEMANDADOS: FIDEICOMISOFC CM INVERSIONES 
 
ASUNTO: SUBSANACION ACTUALIZACION LIQUIDACION CREDITO  
 
En mi calidad reconocida dentro del asunto de la referencia, hago acotación al 
traslado que su despacho hace a las partes de la liquidación del crédito a favor de 
mi patrocinada, manifestándole que cometí un gravísimo error al no haber sumado 
los intereses generados con fecha posterior a la liquidación existente en el proceso 
y aprobada por su despacho, razón por la cual modifico la liquidación de la siguiente 
manera: 
 
LIQUIDACION ANTERIOR (AUTO 2428)           $8´004.754 
FECHA DE CORTE 6/10/2022   
 
FECHA NUEVA LIQUIDACION 19/04/2024 
MESES EN MORA 24 MESES 
 
TASA SOBRE CAPITAL 6.0% E.A       K=  $6´400.000  
 
TOTAL, INTERESES ADICIONALES       $768.000 
 
TOTAL, CAPITAL + INTERESES                  $8´772.754 
 
Total, liquidación OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($8´772.754) 
 
Sírvase señora Juez, aceptar mis disculpas y correr traslado a la parte demandada 
de la liquidación propuesta.  
 
 
 



D I E G O   G E R A R D O   P A R E D E S   P I Z A R R O 
MESA DE ESTUDIOS JURÍDICOS Y SOCIALES DE CALI 

ABOGADOS. 
 

CARRERA 3 #11-32 OF. 316 – CEL. 300-7800277 TEL. 8811883 

dgppabogados@gmail.com 

EDIFICIO EDMOND ZACCOUR PH. 

CALI, COLOMBIA 
2 de 2 

 

Del señor Juez, atentamente;  
 

 
DIEGO PAREDES PIZARRO.  
C .C.  N°  16.445.149 de  Yumbo  (V)  
TP  N°  25.710 de l  C  S  de  la  J .  
Cel.  3007800277 

 



 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

 
 
 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M., de hoy 22 de febrero de 2024, se fija en lugar visible de la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali y por el 
término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 110 del C.G.P. 
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali, y para 
efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres (3) días de término de 
traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal 
ID 028. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFPA/ 019-2022-00240 



RV: APORTO LIQUIDACION CREDITO / 19-2022-240

Secretaría Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecución Sentencias - Valle del Cauca - Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 16/02/2024 11:36

1 archivos adjuntos (262 KB)
Aporto liquidacion de credito 1.pdf;

 
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZG​ADO​S CIVILES DEL CIRCUITO  

DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 
 

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.  

Cordialmente,

NINY JHOANNA DUQUE
Asistente Administrativo
Oficina de Apoyo 
Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias 
Cali – Valle del Cauca

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfono: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

 

De: Oficina de Abogados <info@oficinadeabogados.com.co>
Enviado: viernes, 16 de febrero de 2024 11:24
Para: Secretaría Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecución Sentencias - Valle del Cauca - Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: APORTO LIQUIDACION CREDITO / 19-2022-240
 
Buenos días,

Adjunto remito memorial con liquidación de crédito, para su respectivo trámite.

Gracias. 
------
EDGAR CAMILO MORENO JORDAN

mailto:oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co




                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

EDGAR CAMILO MORENO JORDAN 

Abogado 

 

Cra. 9 # 9-49 of.601 edificio Incolda de Cali 

Email: info@oficinadeabogados.com.co  

Tel. 8963495  

 

Señor 

JUEZ TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE CALI 

E.  S.  D. 

 

REFERENCIA:  EJECUTIVO 

DEMANDANTE:  BANCOLOMBIA S.A.  

DEMANDADOS:  COMERCIALIZADORA WALEX S.A.S. 

ANDRES DAGNOVER GIRALDO DUQUE 

RADICACIÓN:  19-2022-240 

ASUNTO:                  LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO 

 

 

EDGAR CAMILO MORENO JORDAN, conocido de autos en el proceso de la 

referencia, procedo a presentar la liquidación actualizada del crédito, así: 

 

SALDO DE LA OBLIGACION AL 14 DE FEBRERO DE 2024 

 

OBLIGACION 8080095274 

RESUMEN 

Capital $82.685.184   

Mora  $46.239.292,02   

Total Crédito $128.924.476,02   

 

OBLIGACION 8080095277 

RESUMEN 

Capital $48.213.384   

Mora  $26.961.937,25   

Total Crédito $75.175.321,25   

 

TOTAL: $204.099.797,27 

 

Anexo hoja de cálculo de la liquidación. 

 

 

Del señor Juez, atentamente, 

 

 

 

EDGAR CAMILO MORENO JORDAN 

C.C. No. 16.593.669 de Cali. 

T.P.  No. 41.573 del C.S.J. 



Medellin, febrero 15 de 2024

Producto Crédito

Pagaré 8080095274

Ciudad

Titular COMERCIALIZADORA WALEX SAS

Cédula o Nit. 901,247,837

Crédito 8080095274

Mora desde

Tasa máxima Superfinanciera 38.28%

Capital

Int. Corrientes a fecha de demanda

Intereses por Mora

Seguros

Total demanda

#N/D

#N/D

Capital

Interes Corriente 

Intereses por Mora

Seguros en Demanda

Total Demanda

El fondo realizo pago el día 02/12/2022 por $82,685,184

Capital

Interes Corriente 

Sección de Servicios Etapa Avanzada de Cobranza

#N/D Cuotas en mora a Dic. 31 de 1999 : 5

#N/D #N/D

El fondo realizo pago el día 02/12/2022 por $82,685,184 #N/D

#N/D

Valor en pesos Valor en UVR

#N/D #N/D

0.00

46,239,292.02

0.00

128,924,476.02

Valor en pesos

82,685,184.00

#¡VALOR!

Saldo de la obligación a  nov 15 de 2023

0.00

0.00

165,370,368.00

165,370,368.00

0.00

mayo 26 de 2022

El fondo realizo pago el día 02/12/2022

por $82,685,184

Liquidación de la Obligación a   may 27 de 2022

Valor en pesos



Concepto

Fecha de 

pago o 

proyección

T. Int. 

Remuneratorio 

y/o T. Int. 

Mora

Días 

Liq.
Capital Pesos

Interés 

remuneratorio 

Pesos

Interés de mora 

Pesos

Valor abono a 

capital pesos

Valor abono a 

interés 

remuneratorio 

pesos

Valor abono a 

interés de 

mora pesos

Valor abono a 

seguro pesos

Total abonado 

pesos

Saldo capital 

pesos después del 

pago

Saldo interés 

remuneratorio en 

pesos después 

del pago

Saldo interés de 

mora en pesos 

después del pago

Saldo total en 

pesos después del 

pago

Saldo Inicial may/27/2022 165,370,368.00 0.00 0.00 165,370,368.00 0.00 0.00 165,370,368.00

Saldos para Demanda may-27-2022 0.00% 0 165,370,368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,370,368.00 0.00 0.00 165,370,368.00

Cierre de Mes may-31-2022 25.90% 4 165,370,368.00 0.00 417,910.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,370,368.00 0.00 417,910.50 165,788,278.50

Cierre de Mes jun-30-2022 26.69% 30 165,370,368.00 0.00 3,665,042.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,370,368.00 0.00 3,665,042.78 169,035,410.78

Cierre de Mes jul-31-2022 27.70% 31 165,370,368.00 0.00 7,134,944.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,370,368.00 0.00 7,134,944.26 172,505,312.26

Cierre de Mes ago-31-2022 28.75% 31 165,370,368.00 0.00 10,723,053.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,370,368.00 0.00 10,723,053.73 176,093,421.73

Cierre de Mes sep-30-2022 30.19% 30 165,370,368.00 0.00 14,348,481.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,370,368.00 0.00 14,348,481.32 179,718,849.32

Cierre de Mes oct-31-2022 31.42% 31 165,370,368.00 0.00 18,231,057.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,370,368.00 0.00 18,231,057.02 183,601,425.02

Cierre de Mes nov-30-2022 32.69% 30 165,370,368.00 0.00 22,120,854.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 165,370,368.00 0.00 22,120,854.28 187,491,222.28

Pago FNG/FAG dic-2-2022 34.69% 2 165,370,368.00 0.00 22,390,907.76 82,685,184.00 0.00 0.00 0.00 82,685,184.00 82,685,184.00 0.00 22,390,907.76 105,076,091.76

Cierre de Mes dic-31-2022 34.69% 29 82,685,184.00 0.00 24,370,524.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,685,184.00 0.00 24,370,524.67 107,055,708.67

Cierre de Mes ene-31-2023 35.97% 31 82,685,184.00 0.00 26,556,542.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,685,184.00 0.00 26,556,542.92 109,241,726.92

Cierre de Mes feb-28-2023 37.36% 28 82,685,184.00 0.00 28,594,811.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,685,184.00 0.00 28,594,811.17 111,279,995.17

Cierre de Mes mar-31-2023 38.04% 31 82,685,184.00 0.00 30,890,051.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,685,184.00 0.00 30,890,051.77 113,575,235.77

Cierre de Mes abr-30-2023 38.61% 30 82,685,184.00 0.00 33,138,850.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,685,184.00 0.00 33,138,850.83 115,824,034.83

Cierre de Mes may-31-2023 37.46% 31 82,685,184.00 0.00 35,403,526.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,685,184.00 0.00 35,403,526.24 118,088,710.24

Cierre de Mes jun-30-2023 36.93% 30 82,685,184.00 0.00 37,567,167.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,685,184.00 0.00 37,567,167.17 120,252,351.17

Cierre de Mes jul-31-2023 36.51% 31 82,685,184.00 0.00 39,781,947.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,685,184.00 0.00 39,781,947.76 122,467,131.76

Cierre de Mes ago-31-2023 35.88% 31 82,685,184.00 0.00 41,963,146.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,685,184.00 0.00 41,963,146.84 124,648,330.84

Cierre de Mes sep-30-2023 35.94% 30 82,685,184.00 0.00 44,076,270.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,685,184.00 0.00 44,076,270.16 126,761,454.16

Cierre de Mes oct-31-2023 35.53% 31 82,685,184.00 0.00 46,239,292.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,685,184.00 0.00 46,239,292.02 128,924,476.02

Saldos para Demanda nov-15-2023 0.00% 15 82,685,184.00 0.00 46,239,292.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,685,184.00 0.00 46,239,292.02 128,924,476.02

COMERCIALIZADORA WALEX SAS

Sección de Servicios Etapa Avanzada de Cobranza



Medellin, febrero 14 de 2024

Producto Crédito

Pagaré 8080095277

Ciudad

Titular COMERCIALIZADORA WALEX SAS

Cédula o Nit. 901,247,837

Crédito 8080095277

Mora desde

Tasa máxima Superfinanciera 34.97%

Capital

Int. Corrientes a fecha de demanda

Intereses por Mora

Seguros

Total demanda

#N/D

#N/D

Capital

Interes Corriente 

Intereses por Mora

Seguros en Demanda

Total Demanda

El fondo realizo pago el día 02/12/2022 por $48,213,384

Capital

Interes Corriente 

Sección de Servicios Etapa Avanzada de Cobranza

#N/D Cuotas en mora a Dic. 31 de 1999 : 5

#N/D #N/D

El fondo realizo pago el día 02/12/2022 por $48,213,384 #N/D

#N/D

Valor en pesos Valor en UVR

#N/D #N/D

0.00

26,961,937.25

0.00

75,175,321.25

Valor en pesos

48,213,384.00

#¡VALOR!

Saldo de la obligación a  feb 14 de 2024

0.00

0.00

96,426,768.00

96,426,768.00

0.00

mayo 26 de 2022

El fondo realizo pago el día 02/12/2022

por $48,213,384

Liquidación de la Obligación a   may 27 de 2022

Valor en pesos



Concepto

Fecha de 

pago o 

proyección

T. Int. 

Remuneratorio 

y/o T. Int. 

Mora

Días 

Liq.
Capital Pesos

Interés 

remuneratorio 

Pesos

Interés de mora 

Pesos

Valor abono a 

capital pesos

Valor abono a 

interés 

remuneratorio 

pesos

Valor abono a 

interés de 

mora pesos

Valor abono a 

seguro pesos

Total abonado 

pesos

Saldo capital 

pesos después del 

pago

Saldo interés 

remuneratorio en 

pesos después 

del pago

Saldo interés de 

mora en pesos 

después del pago

Saldo total en 

pesos después del 

pago

Saldo Inicial may/27/2022 96,426,768.00 0.00 0.00 96,426,768.00 0.00 0.00 96,426,768.00

Saldos para Demanda may-27-2022 0.00% 0 96,426,768.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,426,768.00 0.00 0.00 96,426,768.00

Cierre de Mes may-31-2022 25.90% 4 96,426,768.00 0.00 243,681.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,426,768.00 0.00 243,681.86 96,670,449.86

Cierre de Mes jun-30-2022 26.69% 30 96,426,768.00 0.00 2,137,071.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,426,768.00 0.00 2,137,071.07 98,563,839.07

Cierre de Mes jul-31-2022 27.70% 31 96,426,768.00 0.00 4,160,356.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,426,768.00 0.00 4,160,356.08 100,587,124.08

Cierre de Mes ago-31-2022 28.75% 31 96,426,768.00 0.00 6,252,567.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,426,768.00 0.00 6,252,567.65 102,679,335.65

Cierre de Mes sep-30-2022 30.19% 30 96,426,768.00 0.00 8,366,539.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,426,768.00 0.00 8,366,539.28 104,793,307.28

Cierre de Mes oct-31-2022 31.42% 31 96,426,768.00 0.00 10,630,452.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,426,768.00 0.00 10,630,452.89 107,057,220.89

Cierre de Mes nov-30-2022 32.69% 30 96,426,768.00 0.00 12,898,577.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,426,768.00 0.00 12,898,577.35 109,325,345.35

Pago FNG/FAG dic-2-2022 34.69% 2 96,426,768.00 0.00 13,056,044.41 48,213,384.00 0.00 0.00 0.00 48,213,384.00 48,213,384.00 0.00 13,056,044.41 61,269,428.41

Cierre de Mes dic-31-2022 34.69% 29 48,213,384.00 0.00 14,210,350.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,213,384.00 0.00 14,210,350.72 62,423,734.72

Cierre de Mes ene-31-2023 35.97% 31 48,213,384.00 0.00 15,485,008.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,213,384.00 0.00 15,485,008.79 63,698,392.79

Cierre de Mes feb-28-2023 37.36% 28 48,213,384.00 0.00 16,673,514.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,213,384.00 0.00 16,673,514.46 64,886,898.46

Cierre de Mes mar-31-2023 38.04% 31 48,213,384.00 0.00 18,011,859.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,213,384.00 0.00 18,011,859.63 66,225,243.63

Cierre de Mes abr-30-2023 38.61% 30 48,213,384.00 0.00 19,323,124.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,213,384.00 0.00 19,323,124.93 67,536,508.93

Cierre de Mes may-31-2023 37.46% 31 48,213,384.00 0.00 20,643,647.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,213,384.00 0.00 20,643,647.67 68,857,031.67

Cierre de Mes jun-30-2023 36.93% 30 48,213,384.00 0.00 21,905,257.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,213,384.00 0.00 21,905,257.62 70,118,641.62

Cierre de Mes jul-31-2023 36.51% 31 48,213,384.00 0.00 23,196,686.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,213,384.00 0.00 23,196,686.89 71,410,070.89

Cierre de Mes ago-31-2023 35.88% 31 48,213,384.00 0.00 24,468,534.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,213,384.00 0.00 24,468,534.92 72,681,918.92

Cierre de Mes sep-30-2023 35.94% 30 48,213,384.00 0.00 25,700,688.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,213,384.00 0.00 25,700,688.27 73,914,072.27

Cierre de Mes oct-31-2023 35.53% 31 48,213,384.00 0.00 26,961,937.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,213,384.00 0.00 26,961,937.25 75,175,321.25

Cierre de Mes nov-30-2023 0.00% 30 48,213,384.00 0.00 26,961,937.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,213,384.00 0.00 26,961,937.25 75,175,321.25

Cierre de Mes dic-31-2023 0.00% 31 48,213,384.00 0.00 26,961,937.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,213,384.00 0.00 26,961,937.25 75,175,321.25

Cierre de Mes ene-31-2024 0.00% 31 48,213,384.00 0.00 26,961,937.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,213,384.00 0.00 26,961,937.25 75,175,321.25

Saldos para Demanda feb-14-2024 0.00% 14 48,213,384.00 0.00 26,961,937.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,213,384.00 0.00 26,961,937.25 75,175,321.25

COMERCIALIZADORA WALEX SAS

Sección de Servicios Etapa Avanzada de Cobranza
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