
 

 

 

 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO No. 026 

 
 
 
A las siete 07:00 A.M., de hoy 25 de Marzo 2021, se fija en lugar visible de la 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia 
de Cali y por el término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al 
artículo 110 del CGP. 
 
 
 
A las siete 07:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia 
de Cali y para efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres 
(3) días de término del Recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación de 
fecha de 11 de Marzo de 2021. 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MG /002-2008-00210 



11/3/2021 Correo: Jheyson Smith Rosero Coral - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE1NDIyYjVkLWQ4NDItNDIzMC05ZWM5LTYxNGJjMjYwMDZjZgAQAOnZnvAE6kcasMuVLXgaTbo%3D 1/2

RV: PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO BANCOLOMBIA VS. SOC HERNAN JARAMILLO
ANGEL Y CIA LTDA RAD. 02-2008-00210

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 11/03/2021 11:55

1 archivos adjuntos (428 KB)
MEMORIAL REPOSICION SOC. HERNAN JARAMILLO ANGEL JUZ 3 EJEC CTO.pdf;

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZG ADO S CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 

 

Atento saludo, 

 
Remito para respectivo registro.  

Cordialmente, 

 
JESSICA JULIETH OSORIO FIGUEROA
Asistente Administrativo.
 
 

Calle 8 No. 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfonos: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co  

 

De: Silvia Esther Velasquez <juridico@velasquezuribeabogados.com>
Enviado: jueves, 11 de marzo de 2021 11:33
Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>



11/3/2021 Correo: Jheyson Smith Rosero Coral - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE1NDIyYjVkLWQ4NDItNDIzMC05ZWM5LTYxNGJjMjYwMDZjZgAQAOnZnvAE6kcasMuVLXgaTbo%3D 2/2

Asunto: PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO BANCOLOMBIA VS. SOC HERNAN JARAMILLO ANGEL Y CIA LTDA
RAD. 02-2008-00210
 
Señor
JUEZ  TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE CALI
E. S. D
 
ORIGEN         :           JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
 
REF                :           PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO
DTE                :           BANCOLOMBIA S.A.
DDO               :           SOCIEDAD HERNAN JARAMILLO ANGEL Y CIA LTDA
 
RAD                :           2008-210
 
Buenos días, en archivo adjunto envío memorial solicitando la reposición del auto que ordeno el pago del
arancel judicial.
 
Por favor confirmar acuse de recibido.
 
Cordialmente,
 
SILVIA ESTHER VELASQUEZ URIBE
Abogada Externa Bancolombia
Teléfonos: 8882626- 8882646 / CELULAR 3155717549
Email: juridico@velasquezuribeabogados.com
Web: www.velasquezuribeabogados.com
Carrera 4 No. 10-44 Oficina 901
Edificio Plaza de Cayzedo
Cali- Valle
 
 





 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO No. 026 
 
 
 
A las siete 07:00 A.M., de hoy 25 de marzo 2021, se fija en lugar visible de la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali 
y por el término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 
110 del CGP. 
 
 
 
A las siete 07:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia 
de Cali, y para efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres 
(3) días de término de traslado de la liquidación del crédito visible presentada el día 
22 de febrero de 2021. 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XER /003-2015-00191-00. 
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RV: (03) 2015-191 Memorial aportando liquidación de crédito / Solicitud reproducción de
oficios

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 22/02/2021 13:09

2 archivos adjuntos (304 KB)
OCC624-1.pdf; OCC624.pdf;

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZG ADO S CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 

 

Atento saludo, 

 
Remito para respectivo registro.  

Cordialmente, 

 
JESSICA JULIETH OSORIO FIGUEROA
Asistente Administrativo.
 
 

Calle 8 No. 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfonos: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co  

 

De: Juzgado 03 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali
<j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: lunes, 22 de febrero de 2021 12:31
Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali



22/2/2021 Correo: Jheyson Smith Rosero Coral - Outlook
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<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: (03) 2015-191 Memorial aportando liquidación de crédito / Solicitud reproducción de oficios
 

De: Dependiente Juridico 4 MJMC A&A Ltda <juridico4@marthajmejia.com>
Enviado: lunes, 22 de febrero de 2021 8:47
Para: Juzgado 03 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali
<j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: gerencia@marthajmejia.com <gerencia@marthajmejia.com>
Asunto: (03) 2015-191 Memorial aportando liquidación de crédito / Solicitud reproducción de oficios
 
 
Cordial saludo

 

Por medio del presente, Cesar Augusto Monsalve Angarita, de condiciones civiles conocidas en su
despacho, quien representa a la parte demandante dentro del proceso en mención, me permito aportar
memorial actualizando liquidación de crédito y solicitud de reproducción de oficios.

 

DEMANDANTE: BANCO DE OCCIDENTE

DEMANDADO: DORA CRISTINA HOYOS ARISTIZABAL

RADICADO: (03) 2015-191 Ejc: 03

 
 
Cordialmente
 
Fernando Agredo
Martha J Mejia A&A Ltda
Dependiente Jurídico
juridico4@marthajmejia.com
Santiago de Cali
 

Libre de virus. www.avg.com











 

 

 

 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

 
FIJADO EN LISTA DE TRASLADO No. 026 

 
 
 
A las siete 07:00 A.M., de hoy 25 de Marzo 2021, se fija en lugar visible de la 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia 
de Cali y por el término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al 
artículo 110 del CGP. 
 
 
 
A las siete 07:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia 
de Cali y para efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres 
(3) días de término del Recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación de 
fecha de 12 de Marzo de 2021. 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MG /007-2016-00005 



12/3/2021 Correo: Jheyson Smith Rosero Coral - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE1NDIyYjVkLWQ4NDItNDIzMC05ZWM5LTYxNGJjMjYwMDZjZgAQAPRImXY5%2FvJGtyrFgZvT0EM%3D 1/2

RV: Recurso de Reposición en Subsidio de Apelación.

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 12/03/2021 9:31

1 archivos adjuntos (2 MB)
CamScanner 03-11-2021 18.36.pdf;

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZG ADO S CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 

 

Atento saludo, 

 
Remito para respectivo registro.  

Cordialmente, 

 
JESSICA JULIETH OSORIO FIGUEROA
Asistente Administrativo.
 
 

Calle 8 No. 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfonos: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co  

 

De: LOGISPAC S.A. <logispac@hotmail.com>
Enviado: jueves, 11 de marzo de 2021 19:32
Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; carlos pa�ño <carlospa�no099@gmail.com>
Asunto: RV: Recurso de Reposición en Subsidio de Apelación.
 



12/3/2021 Correo: Jheyson Smith Rosero Coral - Outlook
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Cordial y respetuoso saludo.

Presento por este medio recurso de reposición en subsidio de apelación, dirigido al Juzgado Tercero de
Ejecución de Sentencias de Cali, dentro de los términos previstos en el C.G.P.

Agradezco su amable atención al tramitar este recurso.

Atentamente,

Carlos Enrique Pa�ño G.
Abogado.
correo electrónico:  carlospa�no099@gmail.com.
teléfono: 317 5001671

De: carlos pa�ño <carlospa�no099@gmail.com>
Enviado: jueves, 11 de marzo de 2021 6:41 p. m.
Para: j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co <j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
ferchobe2010@hotmail.com <ferchobe2010@hotmail.com>; logispac@hotmail.com <logispac@hotmail.com>
Asunto: CamScanner 03-11-2021 18.36.pdf
 













 

 

 

 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

 
FIJADO EN LISTA DE TRASLADO No. 026 

 
 
 
A las siete 07:00 A.M., de hoy 25 de Marzo 2021, se fija en lugar visible de la 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia 
de Cali y por el término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al 
artículo 110 del CGP. 
 
 
 
A las siete 07:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia 
de Cali y para efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres 
(3) días de término de la Liquidación de Crédito de fecha de 12 de Marzo de 2021. 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MG /007-2019-00227 
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RV: LIQUIDACION DE CREDITO / Rad: 2019-227

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 12/03/2021 7:51

1 archivos adjuntos (258 KB)
LIQUIDACION DE CREDITO 007-2019-227-00.pdf;

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZG ADO S CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 

 

Atento saludo, 

 
Remito para respectivo registro.  

Cordialmente, 

 
JESSICA JULIETH OSORIO FIGUEROA
Asistente Administrativo.
 
 

Calle 8 No. 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfonos: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co  

 

De: RODRIGUEZ&ARBOLEDA <rodriguezyarboleda@yahoo.com>
Enviado: jueves, 11 de marzo de 2021 16:24
Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: LIQUIDACION DE CREDITO / Rad: 2019-227
 



12/3/2021 Correo: Jheyson Smith Rosero Coral - Outlook
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Señor
JUZGADO TERCER CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DE CALI
E.                    S.                    D.
 
Ref.
D. DE ORIGEN        : JUZGADO 07 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
PROCESO               : EJECUTIVO SINGULAR DE MAYOR CUANTÍA  
RADICACION          : 2019-227-00
DEMANDANTE       : AAA CONSTRUEQUIPOS S.A.S 
DEMANDADO         : CONSORCIO MOTA ENGIL 
ASUNTO                  : LIQUIDACION DE CREDITO

Cordial saludo; anexo a este correo remito liquidación de crédito del proceso de
referencia. 

Favor acusar de recibido.

Quedo atento;

GUSTAVO ENEAS RODRIGUEZ RINCON
Rodriguez & Arboleda
Consultoría Legal
Avenida 5A Norte  # 17-98 Oficina 204
Edificio Núcleo Profesional
Tel.       (2) 3746180
Móvil    318 3927835
Cali- Colombia



 

Señor  
JUZGADO TERCER CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA 
DE CALI  
E.  S.  D. 
 
 
Ref. 
D. DE ORIGEN : JUZGADO 07 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI  
PROCESO  : EJECUTIVO SINGULAR DE MAYOR CUANTÍA    
RADICACION : 2019-227-00 
DEMANDANTE : AAA CONSTRUEQUIPOS S.A.S   
DEMANDADO : CONSORCIO MOTA ENGIL   
ASUNTO  : LIQUIDACION DE CREDITO 
                                          
GUSTAVO ENEAS RODRIGUEZ RINCON, de condiciones civiles y 

personales conocidas de autos, actuando en mi condición de apoderado de la 

parte demandante en el referenciado proceso, de acuerdo con lo requerido en 

el auto interlocutorio No. 205 de 12 de febrero de 2021, me sirvo presentar la 

liquidación del crédito de acuerdo con el Artículo 446 del C.G.P. 

 

FACTURA  CAPITAL  INTERESES  

008206-00  $          5.417.413,00  $        2.636.727,14 

008207-00  $        20.506.250,00  $        9.980.665,28 

008208-00  $             488.177,00  $            237.602,27 

002886-00  $          5.645.200,00  $        2.638.829,92 

008287-00  $          1.838.506,00  $            859.403,52 

008288-00  $          1.246.300,00  $            582.578,79 

008289-00  $          5.685.462,00  $        2.657.650,26 

008290-00  $          4.706.477,00  $        2.200.026,97 

008291-00  $        21.592.884,00  $      10.093.521,67 

008292-00  $               42.882,00  $              20.045,04 

008293-00  $             150.500,00  $              70.350,74 

008294-00  $          1.022.228,00  $            477.837,10 

008330-00  $          6.540.133,00  $        3.029.040,83 

008432-00  $          1.779.200,00  $            788.357,59 

002433-00  $          1.049.520,00  $            465.038,80 

008434-00  $          4.554.655,00  $        2.018.152,43 

008435-00  $             989.253,00  $            438.334,72 

008438-00  $          4.400.319,00  $        1.949.766,68 

008439-00  $          5.096.500,00  $        2.254.606,65 

008440-00  $          2.044.412,00  $            904.413,79 

008510-00  $          3.680.000,00  $        1.554.468,80 

008511-00  $          1.845.351,00  $            779.494,72 



 

008512-00  $          1.251.351,00  $            528.583,18 

008513-00  $          2.581.418,00  $        1.090.416,77 

008514-00  $        28.247.744,00  $      11.932.129,55 

008515-00  $          1.022.228,00  $            431.799,35 

008529-00  $          1.011.100,00  $            427.098,77 

008560-00  $          2.085.585,00  $            879.599,37 

008686-00  $             630.000,00  $            250.838,70 

008687-00  $          1.785.823,00  $            711.037,32 

008688-00  $          1.210.985,00  $            482.161,73 

008689-00  $          1.784.550,00  $            710.530,49 

008690-00  $          2.341.618,00  $            932.330,81 

008691-00  $          3.030.940,00  $        1.206.788,96 

008692-00  $             989.253,00  $            393.877,69 

008693-00  $          2.069.391,00  $            823.941,84 

008817-00  $          1.775.736,00  $            662.686,92 

008818-00  $          1.134.061,00  $            423.220,23 

008819-00  $             920.620,00  $            343.558,72 

008820-00  $          1.092.460,00  $            407.695,15 

008821-00  $             332.440,00  $            124.063,27 

008822-00  $             376.013,00  $            140.324,29 

TOTAL   $     155.994.938,00   $    69.539.596,82  

   

   
CAPITAL   $     155.994.938,00   

INTERESES   $        69.539.596,29   
COSTAS   $          8.100.000,00   
TOTAL   $     233.634.534,29   

 

  

Del Señor Juez, 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
GUSTAVO ENEAS RODRÍGUEZ RINCÓN 
C.C. No. 79.857.561 de Bogotá 
T.P. No. 89.632 del C.S. de la  



 

 

 

 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO No. 026 

 
 
 
A las siete 07:00 A.M., de hoy 25 de Marzo 2021, se fija en lugar visible de la 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia 
de Cali y por el término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al 
artículo 110 del CGP. 
 
 
 
A las siete 07:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia 
de Cali y para efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres 
(3) días de término de la Liquidación de Crédito de fecha de 16 de Marzo de 2021. 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MG /014-2017-00139 
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RV: MEMORIAL LIQUIDACION DEL CREDITO EXPOWORLD

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali <secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 16/03/2021 7:46

1 archivos adjuntos (164 KB)
MEMORIAL liquidacion credito EXPORWORLD S.A.S .pdf;

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 

 

Atento saludo, 

 
Remito para respectivo registro.  

Cordialmente, 

 
JESSICA JULIETH OSORIO FIGUEROA
Asistente Administrativo.
 
 

Calle 8 No. 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfonos: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co  

 

De: ERIKA MEDINA <kajuli7@yahoo.es>
Enviado: lunes, 15 de marzo de 2021 15:36
Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali <secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: carlos gustavo angel villanueva <cangelvillanueva@gmail.com>
Asunto: MEMORIAL LIQUIDACION DEL CREDITO EXPOWORLD
 
Buenas tardes,

Adjunto memorial

Gracias

Atentamente;

- -
Erika Juliana Medina Medina
Abogada Santiago De Cali
Especialista Derecho Procesal Civil
Universidad Externado de Colombia
Calle 6 Norte # 2N - 36 Oficina 441
Edificio El Campanario B/ Centenario
Cali- Valle del Cauca
Telefono: +57.2.4055997
Movil: + 57.301.7895510
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Este mensaje y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional. Puede contener información legalmente protegida por ser privilegiada o
confidencial. Si usted no es el destinatario intencional del mensaje, por favor infórmenos de inmediato y elimine el mensaje y su anexos de su computador y
sistema de comunicaciones. Igualmente, le comunicamos que cualquier retención, revisión no autorizada, distribución, divulgación, reenvío, copia,
impresión, reproducción o uso indebido de este mensaje y/o anexos, esta estrictamente prohibida y sancionada legalmente, Tal como lo establece la ley
1273 de enero de 2009.



CARLOS GUSTAVO ANGEL & ASOCIADOS 
A  B  O  G  A  D  O  S 

 

 
Edificio el Campanario  

Barrio Centenario:  Calle 6 N No 2N-36 of. 527 y 528 

Teléfono:  (+572)  3480642 

Móvil:   (+572) 3167444803 y/o  3017895510 

Cali - Colombia 

cangelvillanueva@gmail.com 
kajuli7@yahoo.es  

 

Señor(a) 
JUEZ 3 CIVIL CIRCUITO  DE EJECUCION  DE  CALI 
E.S.D 
 
 
REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO  
DEMANDANTE: BANCO ITAU  
DEMANDADOS: EXPORWORLD S.A.S 
 
RADICACION:2017-139-014 
- 
CARLOS GUSTAVO ANGEL VILLANUEVA, mayor de edad y vecino de esta ciudad 
identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando como apoderado 
de la parte demandante dentro del proceso de la referencia, respetuosamente me dirijo a 
usted a fin de presentar la siguiente liquidación actualizada del crédito que se cobre 
mediante el presente proceso en concordancia con el Art. 446 del Código General del 
Proceso 

153.264.671 22/12/2016 31/12/2016 90 32,99% 10.928.410 

153.264.671 1/01/2017 31/03/2017 91 33,95% 11.329.007 

153.264.671 1/04/2017 30/06/2017 90 35,47% 11.636.929 

153.264.671 1/07/2017 31/08/2017 61 32,97% 7.403.125 

153.264.671 1/09/2017 30/09/2017 30 32,22% 3.568.581 

153.264.671 1/10/2017 31/10/2017 31 31,73% 3.638.495 

153.264.671 1/11/2017 30/11/2017 30 31,44% 3.492.954 

153.264.671 1/12/2017 31/12/2017 31 31,16% 3.581.220 

153.264.671 1/01/2018 31/01/2018 31 31,04% 3.569.131 

153.264.671 1/02/2018 28/02/2018 28 31,52% 3.267.349 

153.264.671 1/03/2018 31/03/2018 31 31,02% 3.567.115 

153.264.671 1/04/2018 30/04/2018 30 30,72% 3.422.747 

153.264.671 1/05/2018 31/05/2018 31 30,66% 3.530.775 

153.264.671 1/06/2019 30/06/2018 30 30,42% 3.393.380 

153.264.671 1/07/2018 30/07/2018 30 30,05% 3.357.067 

153.264.671 1/08/2018 30/08/2018 30 29,91% 3.343.301 

153.264.671 1/09/2018 30/09/2018 30 29,91% 3.343.301 

153.264.671 1/10/2018 31/10/2018 31 29,45% 3.407.895 

153.264.671 1/11/2018 30/11/2018 30 29,24% 3.277.212 

153.264.671 1/12/2018 31/12/2018 31 29,10% 3.372.138 

153.264.671 1/01/2019 31/01/2019 31 28,74% 3.335.258 

153.264.671 1/02/2019 28/02/2019 28 29,55% 3.087.311 

153.264.671 1/03/2019 31/03/2019 31 29,06% 3.368.045 

153.264.671 1/04/2019 30/04/2019 30 28,98% 3.251.473 

153.264.671 1/05/2019 31/05/2019 31 29,01% 3.362.927 

153.264.671 1/06/2019 30/06/2019 30 28,95% 3.248.500 

153.264.671 1/07/2019 31/07/2019 31 28,92% 3.353.711 

153.264.671 1/08/2019 31/08/2019 31 28,98% 3.359.856 

153.264.671 1/09/2019 30/09/2019 30 28,98% 3.251.473 

153.264.671 1/10/2019 31/10/2019 31 28,65% 3.326.022 
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153.264.671 1/11/2019 30/11/2019 30 28,55% 3.208.792 

153.264.671 1/12/2019 31/12/2019 31 28,73% 3.334.232 

153.264.671 1/01/2020 31/01/2020 31 28,16% 3.275.623 

153.264.671 1/02/2020 29/02/2020 29 28,59% 3.105.676 

153.264.671 1/03/2020 31/03/2020 31 26,43% 3.096.136 

153.264.671 1/04/2020 30/04/2020 30 26,04% 2.956.776 

153.264.671 1/05/2020 31/05/2020 31 25,29% 2.976.517 

153.264.671 1/06/2020 30/06/2020 30 25,18% 2.869.275 

153.264.671 1/07/2020 31/07/2020 31 25,18% 2.964.918 

153.264.671 1/08/2020 31/08/2020 31 25,44% 2.992.319 

153.264.671 1/09/2020 30/09/2020 31 25,53% 3.001.790 

153.264.671 1/10/2020 31/10/2020 31 24,76% 2.920.535 

153.264.671 1/11/2020 30/11/2020 30 25,14% 2.865.191 

153.264.671 1/12/2020 31/12/2020 31 24,19% 2.860.062 

153.264.671 1/01/2021 31/01/2010 31 23,98% 2.837.713 

153.264.671 1/02/2021 28/02/2021 31 24,31% 2.872.817 

153.264.671 1/03/2021 15/03/2021 31 24,12% 2.852.617 

          180.365.699 

153.264.671 
    

  

  
 

  
  

  

  
    

  

  
    

333.630.370 

SUBTOTAL A PAGAR         

 
Este  valor total del crédito  aquí no incluye ni costas ni agencias en derecho que deben 
ser liquidadas por el despacho judicial . 
 
 
 

 


