
 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las siete 07:00 A.M., de hoy 03 de mayo 2021, se fija en lugar visible de la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali 
y por el término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 
110 del CGP. 
 
 
 
A las siete 07:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia 
de Cali, y para efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres 
(3) días de término de traslado de la liquidación del crédito presentada el día 20 de 
abril de 2021, visible en cuaderno principal ID 01. 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XER /010-2018-00281 
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RV: LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO PROCESO EJECUTIVO SINGULAR / RADICACION : 76-
001-31-03-010-2018-00281-00

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
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OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZG ADO S CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 

 

Atento saludo, 

 
Remito para respectivo registro.  

Cordialmente,  

 
JESSICA JULIETH OSORIO FIGUEROA
Asistente Administrativo.
 
 

Calle 8 No. 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfonos: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co  

 

De: Juzgado 03 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali
<j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Enviado: martes, 20 de abril de 2021 14:34 
Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 



20/4/2021 Correo: Jheyson Smith Rosero Coral - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE1NDIyYjVkLWQ4NDItNDIzMC05ZWM5LTYxNGJjMjYwMDZjZgAQAEZlEtQm1StHogszN9OVEFM%3D 2/2

Asunto: RV: LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO PROCESO EJECUTIVO SINGULAR / RADICACION : 76-001-31-03-010-2018-
00281-00
 

De: Lyda Mercedes Crespo Rios <lidacrespo@gmail.com> 
Enviado: martes, 20 de abril de 2021 12:57 
Para: Juzgado 03 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali
<j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO PROCESO EJECUTIVO SINGULAR / RADICACION : 76-001-31-03-010-2018-
00281-00
 

Doctora
ADRIANA CABAL TALERO
Juez Tercero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali
E.         S.        D
 
 
 
RADICACION :            76-001-31-03-010-2018-00281-00
DEMANDANTE :         BERNARDO SANTACOLOMA VILLEGAS
DEMANDADOS :        RODRIGO SANTACOLOMA PELAEZ Y OTROS
PROCESO :                  EJECUTIVO SINGULAR
 
 
 
LYDA MERCEDES CRESPO RIOS, mayor, vecina de Cali, iden�ficada como aparece al pie de mi firma, en
calidad de apoderada de la parte DEMANDANTE en el asunto de la referencia, respetuosamente me
permito presentar la actualización del crédito efectuada por el perito financiero Luis Waldo Mar�nez
Pertuz, con base en la  liquidación que hiciera el Juzgado.
 
Recibo no�ficaciones en el correo electrónico: lidacrespo@gmail.com, teléfono 3146562810
 
Atentamente,
 

LYDA MERCEDES CRESPO RIOS
C.C. 29.434.956
T.P. 130. 635



Santiago de Cali, Abril 20 de 2021  
 
 
 
 
Doctora 
ADRIANA CABAL TALERO 
Juez Tercero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali 
E.         S.        D 
 
 
 
RADICACION :  76-001-31-03-010-2018-00281-00 
DEMANDANTE :  BERNARDO SANTACOLOMA VILLEGAS 
DEMANDADOS :  RODRIGO SANTACOLOMA PELAEZ Y OTROS 
PROCESO :   EJECUTIVO SINGULAR 
 
 
 
LYDA MERCEDES CRESPO RIOS, mayor, vecina de Cali, identificada como aparece al pie 
de mi firma, en calidad de apoderada de la parte DEMANDANTE, respetuosamente me 
permito presentar la actualización del crédito efectuada por el perito financiero Luis 
Waldo Martínez Pertuz, con base en la  liquidación que hiciera el Juzgado. 
 
Recibo notificaciones en el correo electrónico: lidacrespo@gmail.com, teléfono 
3146562810 
 
Atentamente, 
 

 
LYDA MERCEDES CRESPO RIOS 
C.C. 29.434.956 
T.P. 130. 635 



Luis Waldo Martínez Pertuz 
Administrador de Empresas 

Perito Financiero  

Carrera 56 No. 9-60 M-301 Tel. 3722574 Cel: 315-5320978 Cali-Colombia 

  E-MAIL: luamarpe@hotmail.com                                          

  

 

LIQUIDACIÓN DE ACUERDO AL ÁRTICULO 446 DEL 

NUEVO C.G.P. DE LA OBLIGACIÓN DENTRO DEL 

PROCESO EJECUTIVO DE BERNARDO 

SANTACOLOMA VILLEGAS VS RODRIGO 

SANTASCOLOMA PELÁEZ Y OTRA  

 

El suscrito LUIS WALDO MARTINEZ PERTUZ, Administrador de 

Empresa, Experto en Finanzas, he liquidado los siguientes créditos:  
 

OBLIGACIÓN: Bernardo Santacoloma Villegas vs Rodrigo     

Santascoloma Peláez y Otra.  

FECHA DE INICIACIÓN:  abril 1 de 2015. 

RADICACIÓN: 010-2018-281 (Proceso Ejecutivo) Juzgado 3° 

Civil del Circuito de Ejecución de Sentencia. 

 
Resumen final de liquidación dada por el juzgado a 30 octubre de 2019  

 

CapitaI＄900´000.000,oo 

Intereses corrientes＄676´412.064,oo 

Intereses de mora ＄165´141.438,32 

 

TOTAL ＄1.741´553.502,32 
 

TOTAL DEL CREDITO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS 

CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS PESOS 32/100 MCTE 
 

LIQUIDACIÓN AL 30 DE ABRIL DE 2021 
 

SALDO DE CAPITAL                                                        $ 900´000.000,oo 
 

TOTAL DE INTERESES CORRIENTES                          $ 925´067.561,87 

TOTAL INTERESES DE MORA                                       $ 289.469.187,25 
 

TOTAL INTERESES CORRIENTES Y MORA               $ 1.214´536.749,12 

 
 



Luis Waldo Martínez Pertuz 
Administrador de Empresas 

Perito Financiero  

Carrera 56 No. 9-60 M-301 Tel. 3722574 Cel: 315-5320978 Cali-Colombia 

  E-MAIL: luamarpe@hotmail.com                                          

  

 

TOTAL ADEUDADO A 30 DE ABRIL DE 2021           $ 2.114.536.749,12 

 

La presente liquidación se efectúo teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros legales: 
 

1)El artículo 871 del Código de Comercio que consagra que “los contratos 

deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligan 

no solo a lo pactado en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza 

de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural”. 
 

2)El artículo 68 de la Ley 45 de 1990 que consagra que “para todos los 

efectos legales se reputarán intereses las sumas que el acreedor reciba del 

deudor sin contraprestación distinta al crédito otorgado, aun cuando las 

mismas se justifiquen por concepto de honorarios, comisiones u otros 

semejantes. Así mismo, se incluirán dentro de los intereses las sumas que 

el deudor pague por concepto de servicios vinculados directamente con el 

crédito en exceso de las sumas que señale el reglamento”. 
 

3)El concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, 

del 5 de julio de 2000 que estableció “Las partes no pueden desconocer en 

sus contratos las disposiciones legales de orden publico; las normas 

legales que imponen limites a las tasas de interés que se cobren o reciban 

por préstamo de dinero son normas publicas, luego no se pueden 

desconocer en el contrato las normas legales que imponen limites a las 

tasas de interés que han de cobrarse o recibirse por préstamo de dinero”. 
 

4)El concepto de Superintendencia Bancaria, Ofi. OJ-097, del 7 de 

septiembre de 1981 que dice: “El interés, tal como su nombre lo indica, es 

una sanción pecuniaria que se impone al deudor por el incumplimiento de 

una obligación dentro de un término pactado, es decir, fuera de la 

retribución por el uso del dinero prestado y por los riesgos de pérdidas, 

comporta también la indemnización de los perjuicios que puedan 

causársele al acreedor por el deudor incumplido. 

 

 



Luis Waldo Martínez Pertuz 
Administrador de Empresas 

Perito Financiero  

Carrera 56 No. 9-60 M-301 Tel. 3722574 Cel: 315-5320978 Cali-Colombia 

  E-MAIL: luamarpe@hotmail.com                                          

  

Teniendo en cuenta todo lo anterior se procedió a liquidar los intereses de la 

obligación de la promesa de compraventa de la siguiente manera. 
 

1) Se realiza la liquidación teniendo en cuenta la no capitalización de 

intereses, ya que la intención es que se reconozca los intereses de acuerdo 

con las tasas estipuladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

2) Se realizo el cuadro donde se establece que valor en cada uno de los meses 

hasta terminar en el total de cuotas que debía cancelar. 

 

3) Se establece de acuerdo con lo dispuesto con respecto a las tasas de 

intereses que se deben cobrar y en caso de mora el 1,5 de la tasa corriente. 

 

5) Se tiene en cuenta el saldo dado por el juzgado a el 31 octubre de 2019. 

 

6) En el mismo punto establece “El demandado adeuda por intereses de mora 

liquidados a la tasa máxima legal permitida desde el 1 de noviembre de 2019 

hasta el 30 abril de 2021”.  

 

7) Se aplicó las siguiente formulas: 
 

Intereses Corriente: 

((1+(tasa /100))^(1/360))-1 
 

Intereses Mora: 

((1+(tasa de mora/100))^(1/360))-1 

 

Son: cuatro (4) folios 

Santiago de Cali, 19 de 2.021. 
 

Atentamente, 

 

 

 

 

LUIS WALDO MARTÍNEZ PERTUZ 
C.C. 6´332.373 de Jamundí (V) 

 



Luis Waldo Martínez Pertuz 
Administrador de Empresas 

Perito Financiero  

Carrera 56 No. 9-60 M-301 Tel. 3722574 Cel: 315-5320978 Cali-Colombia 

  E-MAIL: luamarpe@hotmail.com                                          

  

 

Nombre: Bernardo Santacoloma Villegas vs Rodrigo Santascoloma Peláez y Otra

Radicación:

Juzgado:

# FECHA DIAS CAPITAL
INTERES 

NORMAL

INTERES 

MORA

INTERES 

PEND.

INTERES 

ACUMULADO

 % 

INT. 

SIFC 

 % 

INT. 

SIFC 

MORA 

0 31/10/2019 $ 900.000.000,00 $ 676.412.064,00 $ 165.141.438,32 $ 841.553.502,32 $ 841.553.502,32

1 30/11/2019 30 $ 900.000.000,00 $ 14.363.774,96 $ 7.181.887,48 $ 21.545.662,44 $ 863.099.164,76 19,17% 28,76%

2 31/12/2019 31 $ 900.000.000,00 $ 14.641.449,32 $ 7.320.724,66 $ 21.962.173,98 $ 885.061.338,74 18,91% 28,37%

3 31/01/2020 31 $ 900.000.000,00 $ 14.533.152,79 $ 7.266.576,39 $ 21.799.729,18 $ 906.861.067,92 18,77% 28,16%

4 29/02/2020 29 $ 900.000.000,00 $ 13.805.384,19 $ 6.902.692,10 $ 20.708.076,29 $ 927.569.144,21 19,06% 28,59%

5 31/03/2020 31 $ 900.000.000,00 $ 14.672.390,91 $ 7.336.195,46 $ 22.008.586,37 $ 949.577.730,58 18,95% 28,43%

6 30/04/2020 30 $ 900.000.000,00 $ 14.006.699,08 $ 7.003.349,54 $ 21.010.048,62 $ 970.587.779,20 18,69% 28,04%

7 31/05/2020 31 $ 900.000.000,00 $ 14.086.800,42 $ 7.043.400,21 $ 21.130.200,63 $ 991.717.979,82 18,19% 27,29%

8 30/06/2020 30 $ 900.000.000,00 $ 13.577.736,45 $ 6.788.868,23 $ 20.366.604,68 $ 1.012.084.584,50 18,12% 27,18%

9 31/07/2020 31 $ 900.000.000,00 $ 14.030.327,67 $ 7.015.163,83 $ 21.045.491,50 $ 1.033.130.076,01 18,12% 27,18%

10 31/08/2020 31 $ 900.000.000,00 $ 14.161.838,92 $ 7.080.919,46 $ 21.242.758,38 $ 1.054.372.834,38 18,29% 27,44%

11 30/09/2020 30 $ 900.000.000,00 $ 13.749.923,34 $ 6.874.961,67 $ 20.624.885,01 $ 1.074.997.719,40 18,35% 27,53%

12 31/10/2020 31 $ 900.000.000,00 $ 14.007.119,57 $ 7.003.559,78 $ 21.010.679,35 $ 1.096.008.398,75 18,09% 27,14%

13 30/11/2020 30 $ 900.000.000,00 $ 13.368.112,31 $ 6.684.056,15 $ 20.052.168,46 $ 1.116.060.567,22 17,84% 26,76%

14 31/12/2020 31 $ 900.000.000,00 $ 13.519.733,49 $ 6.759.866,74 $ 20.279.600,23 $ 1.136.340.167,45 17,46% 26,19%

15 31/01/2021 31 $ 900.000.000,00 $ 13.411.421,32 $ 6.705.710,66 $ 20.117.131,98 $ 1.156.457.299,43 17,32% 25,98%

16 28/02/2021 28 $ 900.000.000,00 $ 12.267.274,63 $ 6.133.637,31 $ 18.400.911,94 $ 1.174.858.211,37 17,54% 26,31%

17 31/03/2021 31 $ 900.000.000,00 $ 13.481.050,75 $ 6.740.525,37 $ 20.221.576,12 $ 1.195.079.787,49 17,41% 26,12%

18 30/04/2021 30 $ 900.000.000,00 $ 12.971.307,75 $ 6.485.653,88 $ 19.456.961,63 $ 1.214.536.749,12 17,31% 25,97%

$ 900.000.000,00 $ 925.067.561,87 $ 289.469.187,25 $ 1.214.536.749,12 $ 1.214.536.749,12

SALDO DE CAPITAL $ 900.000.000,00

INTERESES

TOTAL CORRIENTES $ 925.067.561,87

TOTAL MORA $ 289.469.187,25

TOTAL INTERESES $ 1.214.536.749,12

TOTAL ADEUDADO (ABRIL 30 DE 2021) $ 2.114.536.749,12

010-2018-281 (Proceso Ejecutivo) 

Juzgado 3° Civil del Circuito de Ejecución de Sentencia.



 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las siete 07:00 A.M., de hoy 03 de mayo 2021, se fija en lugar visible de la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali 
y por el término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 
110 del CGP. 
 
 
 
A las siete 07:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia 
de Cali, y para efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres 
(3) días de término de traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en  
los folio 160 a 162. 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XER /010-2019-00179. 



Doctora
MONICA MENDEZ SABOGAL.
JUEZ 10 CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI.
E. S. D.

Asunto

Referencia

Demandante

Demandados

Radicación

..
.~.

LIQUIDACiÓN.

PROCESO EJECUTIVO.

CLlNICA ORIENTE SAS.

COOMEVA E.P.S. S.A.

2019 - 00179-00.

CMLAbogados Especializados

JUZ.13 eIUIL ero CRLI

F[81~!O~.
, ¿8Hfíl1:Jf;

vP\

JORGE FERNANDEZ MAYORGA, conocido civilmente en el proceso de la
referencia, por medio del presente escrito me permito presentar al despacho
para que obre en el expediente la LIQUIDACiÓN DEL CREDITO conforme lo
ordena en el resulve dela sentencia al numeral TERCERO, y en la forma que
lo regula el artículo 1617 del nuestro ordenamiento civil.

FECHA DE
INICIO DE FACTURA VALOR ACTA DE

COBRO DE NUMERO TRANSACCiÓN
INTERESES

02107/2018 76-834-002-2018 $ 295.087;477,00
02107/2018 76-834-003-2018 $ 522.466.629,00

TASA
AÑO MES PERIODO interes LIQUIDACiÓN

moratorio

Julio 31-jul 0,50% $ 2.612.333,15
Agosto 31-ago 0,50% $~ 2.612.333,15
Septiembre 30-sep 0,50% $ 2.612:333,15

2018 Octubre 31-oct 0,50% $ 2.612.333,15
Noviembre 30-nov 0,50% $ 2.612.333,15
Diciembre 31-dic 0,50% $ 2.612.333,15

$ 15.673.998,87

Enero 31-ene 0,50% $ 2.612.333,15
Febrero .28-feb 0,50% $ 2.612.333,15
Marzo 31-mar 0,50% $ 2.612.333,15
Abril 30-abr 0,50% $ 2.612.333,15

Carrera 5 N°. 10 - 63
Edificio Colseguros - Oficina 317

Móvil: 3174975166 - 311346 0037 - 300 276 1668
jorgefernandez@cm1abogadosespecializados.com

www.cm1abogadosespecializados.com
Skype: consultoria.medico.legal

Cali - Colombia

mailto:jorgefernandez@cm1abogadosespecializados.com
http://www.cm1abogadosespecializados.com
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31.347.997,74 U
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CMLAbogados Especializados

'",.
Mayo 31-may O,SO% $ 2.612.333;15: ,

2019 Junio 30-jun ~.. -"')dA ~$::':1": i:6 ii_~333:i5~O,SO%. ._
Julio .•..J~,} :,~ u3'i~lui~nu:H,~'Ó,50%~nl•. $~u2~61i:333,f5-
Agosto .'-J 31-ago O,SO%" $ 2.612.333,15
Septiembre 30-sep . O,SO% $ 2.612.333,15
Octubre 31-oct .~"IU..;,.',\O:'s'Ó%.J $ 2.612.333~15 --
Noviembre 030'" ---3L -. Dr~:O,S-O%~ $' 2.612.333,15~. . ;nov- ::
Diciembre ~:31,:diciJP 1"'. i 1). :0;50%, $ 2.612.333;15 f

.. . • ., " "
.. I

2020 Enero r' - ~31-ene - 0,50%-, $ 2.612.333,1S
Febrerol 29-feb ~l. :::." .',~f>OSO%: / $: 2.612:333¡15l•. "" I __"

FECHA DE 1 ! ,._-
1

INICIO DE FACTURA VALOR ACTA DE,
COBRO DE NUMERO:--- - TRANSAécióN~~ ,
INTERESES 1

' ; ,- L - .~

02107/2018
r,",~",,~, JI t {.......:r=," ~~ • .t.\~¡

76-834-002-2018 : ,,295.087 ;477 jOO--~:'

/Í
$ vv,"--":'J',v----

02107/2018 76-834-003-2018 _....522.466.629,00

r_~~:E~ElJu~ó_{'-__,_~'.' ;>0; ~'3f;~1 ." ~ 1~r~'~,5?~ _.. _ $ 91~¡;D¡1.~75:437~39
¡ 2f\£éJ J;\gosto, ; Y);'l(l31-ago V~ "1-C'!fO,SO% .$.dr,1<3II1Q11.;47S.437,39
I el .££~ ~ePti_e-mb~e;- ~.;n; ~'3cf-sep .. -..• \. t$' 0,50%" ... $:.";i;~-~i""j.1.~7~.4~?,39
2018;-:-e :o.ctuoré-~--' .- 3I:'oct O,SO%. $ 1.475.437,39

\U,o..... ,

,---;:- .Noviembre~ ::--:-=30.:nov-- -~-=0;50%- -$'-.- .. ":::l:"475~437;39'
r(li~f.¡ ,~q.::. c:,. ¡'''_V ''''''~'- -'~'-it " .. '- Diciembre_"t--.- :_~ '_"31.:dic - .•.-~,:O,50% - - $ .~_._"--!,1,475.437,39
i._~..t:~.t..._~\.;~.~..L_~:.:t.__ "':.; __
, ~ t' cee ••• "~ro ~,

"''' - •••~\...,. ." • ~ t - '$ "-- . -:-',~-:8.852.624,31 1
...•~."., ,

I-c.t~ª£:'Enero" --:;-, .- -. ;r,; n31-ene - - _._----~
$

I

,(' ~ :-'lfO,SO% lild1.~7S.437,39
Febrero' "~".- ." 2S-=feb' ~ ., -- .~~- - -

0,50% $ 1.47S.437,39
é. ) "lit. L 1. (, r;DTUO Carrera 5 N°. 10 - 63
nc; lillÍ")itO - é/nug';.'!lo::>obitib3 . . Edificio Colseguros - Oficina 317
8f)U! (~\r.Of,}:_. ,£00 OH rJ f' - :):)1"-"iPi'o'\If. :lrMóvIl: 3174975166 - 311346 0037 - 300 276 1668
:no:) ?'ObL:,iU)J~-q¡',:>BnL ...g(~d"r.tnro; \~"5bflf' 1TI~1~~~1"¡jorgefernandez@cm1abogadosespecializados.com
léIO:.tuL¡,si[r i,;. :qi?9<lob!.l~r;:.rLrm. V,-.'¡W www.cm1abogadosespecializados.com
I¡;;\I3I.u:J:be:n.1>i"'{J,hrr",ll"'~ ; )q'.:;,;2 Skype: consultoria.~edico.leg~
L1IÍJl10k.J - H!n Cali - ColombIa

mailto:jorgefernandez@cm1abogadosespecializados.com
http://www.cm1abogadosespecializados.com


CMLAbogados Especializados \ 0\
Marzo 31-mar 0,50% $ 1.475.437,39
Abril 30-abr 0,50% $ 1.475.437,39
Mayo 31-may 0,50% $ 1.475.437,39

2019 Junio 30-jun 0,50% $ 1.475.437,39
Julio 31-jul 0,50% $ 1.475.437,39
Agosto 31-ago 0,50% $ 1.475.437,39
Septiembre 30-sep 0,50% $ 1.475.437,39
Octubre 31-oct 0,50% $ 1.475.437,39
Noviembre 30-nov 0,50% $ 1.475.437,39
Diciembre 31-dic O,5()% $ 1.475.437,39

$ 17.705.248,62

2020 Enero 31-ene 0,50% $ 1.475.437,39
Febrero 29-feb 0,50% $ 1.475.437,39

$ 2.950.874,77

CAPITAL - Acta de Transacción 76-834-002-2018
CAPITAL - Acta de Transacción 76-834-003-2018

"

$
$

295.087.477,00
522.466.629,00

INTERESES MORATORIOS
INTERESES MORATORIOS

76-834-002-2018
76-834-003-2018

$
$

29.508.747,70
52.246.662,90

TOTAL ADEUDADO $
,-... - '" j (". r'¡ ....,cj 1", -~I' ~ ¡~. I~.~.,~r ..•.•¡:, ,.., ~ ~ l"'-~'( 1[-'1'
••.••• , _',.', .J •..• ~ . _ .~,.) ,'1

COSTAS DEL PROCESO $

899.309.516,60

40.000.000,00

939.309.516,60

, ~'""

, .- ...." ~
-, /'

A ORGA.
e ida en Bogotá.

pedida por el C. S. de la J.

Carrera 5 N°. 10 - 63
Edificio Colseguros - Oficina 317

Móvil: 3174975166 - 311346 0037 - 300 276 1668
jorgefernandez@cmlabogadosespecializados.com

www.cmlabogadosespecializados.com
Skype: consultoria.medico.legal

Cali - Colombia

", ./,

TOTAL

Renuncio a ejecutoria de auto favorable.
. ('

Atentamente,

mailto:jorgefernandez@cmlabogadosespecializados.com
http://www.cmlabogadosespecializados.com
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CMLAbogados Especializados \~1/

Doctora
MONICA MENDEZ SABOGAL.
JUEZ 10 CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI.
E. S. D.

Referencia

Demandante
Demandados

PROCESO EJECUTIVO.

CLlNICA ORIENTE SAS.
COOMEVA E.P.S. S.A.

Radicación 2019 - 00179-00.

JORGE FERNANDEZ MAYORGA, conocido civilmente en el proceso de la
referencia, por medio del presente escrito atentamente,

SOLICITO.

Conforme a Oficio N° 2101 de fecha Diciembre 04 de 2019 (v.foI.156), mediante el

cual el RESUELVE DECRETA el embargo y retención de los DERECHOS

LITIGIOSOS que le puedan corresponder a la CLlNICA ORIENTE SAS, que cursa

en este despacho, NO SE ADVIERTE LA CUANTIA que se pretende en el Proceso

Ejecutivo instaurado por MAGNA SALUD S.A.S., ante el Juzgado Segundo Civil
Municipal de TUluá~\ÍaHe{:' ) ,¡'.~'i, . ;'.t, ¿ ,~:",'- I '._:; ~_~C. J ¡

JUZ, 18 CIUIL cra CRLI
.'

Carrera 5 N°. 10 - 63
Edificio Colseguros - Oficina 317

Móvil: 3174975166 - 311346 0037 - 300 276 1668
jorgefernandez@crnlabogadosespecializados.com

www.crnlabogadosespecializados.com
Skype: consultoria.medico.legal_

Cali - Colombia

Renuncio a ejecutoria de auto f

Por lo anterior, SIRVASE suseñoríaórdehar njediante -Ó~CiOal Juzgado Segundo

Civil Municipal de Tuluá (Valle), SE LIMITE ANTIA, como quiera que se hace

necesario para establecer el destino de I eros que reposan en e.stejuzgado.

Atentamente,

mailto:jorgefernandez@crnlabogadosespecializados.com
http://www.crnlabogadosespecializados.com


 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las siete 07:00 A.M., de hoy 03 de mayo 2021, se fija en lugar visible de la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali 
y por el término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 
110 del CGP. 
 
 
 
A las siete 07:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia 
de Cali, y para efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres 
(3) días de término de traslado de la liquidación del crédito presentada el día 20 de 
abril de 2021, visible en cuaderno principal ID 01. 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XER /016-2018-00143. 



20/4/2021 Correo: Jheyson Smith Rosero Coral - Outlook
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RV: MEMORIAL APORTANDO LIQ CREDITO ACTUALIZADA. -FARYD CAMILO
MONDRAGON ALY

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 20/04/2021 10:15

3 archivos adjuntos (587 KB)
Memorial aportando actualizacion de liquidacion credito -FARYD CAMILO MONDRAGON ALY.pdf; LIQUIDACIÓN
1900003646.pdf; LIQUIDACIÓN 1900003656.pdf;

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZG ADO S CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 

 

Atento saludo, 

 
Remito para respectivo registro.  

Cordialmente,  

 
JESSICA JULIETH OSORIO FIGUEROA
Asistente Administrativo.
 
 

Calle 8 No. 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfonos: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co  

 

De: Nathalie Llanos <juridico@cpsabogados.com> 
Enviado: martes, 20 de abril de 2021 9:34 
Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali



20/4/2021 Correo: Jheyson Smith Rosero Coral - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGE1NDIyYjVkLWQ4NDItNDIzMC05ZWM5LTYxNGJjMjYwMDZjZgAQABk%2FAoM1UkO2nsvSyUUrDW… 2/2

<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: MEMORIAL APORTANDO LIQ CREDITO ACTUALIZADA. -FARYD CAMILO MONDRAGON ALY
 
Señor
JUZGADO 3 CIVIL CIRCUITO EJECUCION CALI
Origen JUZGADO 16 CIVIL CIRCUITO DE  CALI
 
REF:  EJECUTIVO
DTE: BANCO DE OCCIDENTE SA
DDO: FARYD CAMILO MONDRAGON ALY
RAD: 2018-00143
MEMORIAL Y LIQUIDACIONES EN PDF.



 

Calle 26 Norte No. 6Bis-20 B/ Santa Mónica PBX 519-09-29 Ext: 152-120 
E-mail: fpuerta@cpsabogados.com 

Cali-Valle 

 

 

Señor 
JUZGADO 3 CIVIL CIRCUITO EJECUCION CALI 
Origen JUZGADO 16 CIVIL CIRCUITO DE  CALI  
 
REF: EJECUTIVO 
DTE:  BANCO DE OCCIDENTE SA 
DDO: FARYD CAMILO MONDRAGON ALY 

RAD:  2018-00143 

__________________________________________________________________ 

 
FERNANDO PUERTA CASTRILLON, mayor de edad, domiciliado en la Ciudad de 
Cali, identificado con la cédula de ciudadanía número 16.634.835 de Cali, abogado 
en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 33.805 expedida por el Consejo 
Superior de  la Judicatura, apoderado judicial de la parte actora en el proceso de la 
referencia, por medio del presente escrito me permito aportar liquidación de crédito 
actualizado del demandado. 
 
Anexo: (1) PDF con dicha liquidación. 
 
 
Del Señor Juez 
 
 
Atentamente,        
 

 
 
FERNANDO PUERTA CASTRILLON 
C.C. No. 16.634.835 de Cali    
T.P. 33.805 del C S de la J. 
 

 

 

 

 



Cliente: FARYD CAMILO MONDRAGON ALY
OBLIGACION 190003646

MES abr-21
CAPITAL  $1.212.186.587,00

RESOLUCI
ON 

CORRIENT
E 

BANCARIO

FECHA RESOLUCION DESDE HASTA
CORRIENTE 
BANCARIO

TASA 
MAXIMA A.E. 
APLICADA

PORCENTAJE 
INTERES 

MENSUAL O 
BIMENSUAL 

MAXIMO

VALOR PESOS 
INTERES 
MENSUAL

# DE 
DIAS DE 
VIGENCI

A DE 
CERTIFI

# DE DIAS 
QUE SE 

LIQUIDAN

TOTAL INTERES 
MENSUAL

1293 30. sep 19 01. oct 19 31. oct 19 19,10% 28,65% 2,12% $25.717.385,81 30 31 $26.574.632,00

1474 30. oct 19 01. nov 19 30. nov 19 19,03% 28,55% 2,11% $25.633.159,51 30 30 $25.633.159,51

1603 29. nov 19 01. dic 19 31. dic 19 18,91% 28,37% 2,10% $25.488.624,73 30 31 $26.338.245,55

1768 27. dic 19 01. ene 20 31. ene 20 18,77% 28,16% 2,09% $25.319.765,82 30 31 $26.163.758,01

R0094 30. ene 20 01. feb 20 29. feb 20 19,06% 28,59% 2,12% $25.669.264,21 30 29 $24.813.622,07

R0205 28. feb 20 01. mar 20 31. mar 20 18,95% 28,43% 2,11% $25.536.823,62 30 31 $26.388.051,07

R0351 27. mar 20 01. abr 20 30. abr 20 18,69% 28,04% 2,08% $25.223.161,10 30 30 $25.223.161,10

R0437 30. abr 20 01. may 20 31. may 20 18,19% 27,29% 2,03% $24.617.494,46 30 31 $25.438.077,61

R0505 29. may 20 01. jun 20 30. jun 20 18,12% 27,18% 2,02% $24.532.440,22 30 30 $24.532.440,22

R0605 30. jun 20 01. jul 20 31. jul 20 18,12% 27,18% 2,02% $24.532.440,22 30 31 $25.350.188,22

R0685 31. jul 20 01. ago 20 31. ago 20 18,29% 27,44% 2,04% $24.738.889,02 30 31 $25.563.518,66

R0769 28. ago 20 01. sep 20 30. sep 20 18,35% 27,53% 2,05% $24.811.662,91 30 30 $24.811.662,91

R0869 30. sep 20 01. oct 20 31. oct 20 18,09% 27,14% 2,02% $24.495.968,69 30 31 $25.312.500,98

R0947 29. oct 20 01. nov 20 30. nov 20 17,84% 26,76% 2,00% $24.191.578,28 30 30 $24.191.578,28

R1034 26. nov 20 01. dic 20 31. dic 20 17,46% 26,19% 1,96% $23.727.320,24 30 31 $24.518.230,92

R1215 30. dic 20 01. ene 21 31. ene 21 17,32% 25,98% 1,94% $23.555.793,12 30 31 $24.340.986,22

R0064 29. ene 21 01. feb 21 28. feb 21 17,54% 26,31% 1,97% $23.825.218,30 30 28 $22.236.870,41

R0161 26. feb 21 01. mar 21 31. mar 21 17,41% 26,12% 1,95% $23.666.090,61 30 30 $23.666.090,61

R0305 30. mar 21 01. abr 21 30. abr 21 17,31% 25,97% 1,94% $23.543.531,15 30 30 $23.543.531,15

$474.640.305,50

LIQUIDACION DE INTERESES CONFORME A LAS NORMAS DEL CONSEJO DE ESTADO Y LA LEY 510 DE 1999

VIGENCIA



Capital $1.212.186.587,00  Por abono disminuye el Capital
Mora $474.640.305,50

Total Crédito $1.686.826.892,50

Mora anterior 
aprobada 403.858.032,00$    
Mora credito 
Octubre 2019 a 
Abril 2021 474.640.305,50$    
Intereses de Plazo 8.400.000,00$        
TOTAL MORA 886.898.337,50$    

RESUMEN



Cliente: FARYD CAMILO MONDRAGON ALY
OBLIGACION 190003656

MES abr-21
CAPITAL  $837.675.795,00

RESOLUCI
ON 

CORRIENT
E 

BANCARIO

FECHA RESOLUCION DESDE HASTA
CORRIENTE 
BANCARIO

TASA 
MAXIMA A.E. 
APLICADA

PORCENTAJE 
INTERES 

MENSUAL O 
BIMENSUAL 

MAXIMO

VALOR PESOS 
INTERES 
MENSUAL

# DE DIAS 
DE 

VIGENCIA 
DE 

CERTIFICACI
ON

# DE DIAS 
QUE SE 

LIQUIDAN

TOTAL INTERES 
MENSUAL

1293 30. sep 19 01. oct 19 31. oct 19 19,10% 28,65% 2,12% $17.771.877,56 30 31 $18.364.273,48

1474 30. oct 19 01. nov 19 30. nov 19 19,03% 28,55% 2,11% $17.713.673,37 30 30 $17.713.673,37

1603 29. nov 19 01. dic 19 31. dic 19 18,91% 28,37% 2,10% $17.613.793,30 30 31 $18.200.919,74

1768 27. dic 19 01. ene 20 31. ene 20 18,77% 28,16% 2,09% $17.497.104,15 30 31 $18.080.340,95

R0094 30. ene 20 01. feb 20 29. feb 20 19,06% 28,59% 2,12% $17.738.623,36 30 29 $17.147.335,91

R0205 28. feb 20 01. mar 20 31. mar 20 18,95% 28,43% 2,11% $17.647.100,91 30 31 $18.235.337,61

R0351 27. mar 20 01. abr 20 30. abr 20 18,69% 28,04% 2,08% $17.430.345,92 30 30 $17.430.345,92

R0437 30. abr 20 01. may 20 31. may 20 18,19% 27,29% 2,03% $17.011.802,86 30 31 $17.578.862,95

R0505 29. may 20 01. jun 20 30. jun 20 18,12% 27,18% 2,02% $16.953.026,52 30 30 $16.953.026,52

R0605 30. jun 20 01. jul 20 31. jul 20 18,12% 27,18% 2,02% $16.953.026,52 30 31 $17.518.127,41

R0685 31. jul 20 01. ago 20 31. ago 20 18,29% 27,44% 2,04% $17.095.691,99 30 31 $17.665.548,39

R0769 28. ago 20 01. sep 20 30. sep 20 18,35% 27,53% 2,05% $17.145.982,04 30 30 $17.145.982,04

R0869 30. sep 20 01. oct 20 31. oct 20 18,09% 27,14% 2,02% $16.927.823,05 30 31 $17.492.083,82

R0947 29. oct 20 01. nov 20 30. nov 20 17,84% 26,76% 2,00% $16.717.475,50 30 30 $16.717.475,50

R1034 26. nov 20 01. dic 20 31. dic 20 17,46% 26,19% 1,96% $16.396.652,18 30 31 $16.943.207,25

R1215 30. dic 20 01. ene 21 31. ene 21 17,32% 25,98% 1,94% $16.278.119,18 30 31 $16.820.723,15

R0064 29. ene 21 01. feb 21 28. feb 21 17,54% 26,31% 1,97% $16.464.304,17 30 28 $15.366.683,89

R0161 26. feb 21 01. mar 21 31. mar 21 17,41% 26,12% 1,95% $16.354.339,74 30 30 $16.354.339,74

R0305 30. mar 21 01. abr 21 30. abr 21 17,31% 25,97% 1,94% $16.269.645,60 30 30 $16.269.645,60

$327.997.933,25

LIQUIDACION DE INTERESES CONFORME A LAS NORMAS DEL CONSEJO DE ESTADO Y LA LEY 510 DE 1999

VIGENCIA



Capital $837.675.795,00  Por abono, el capital disminuyo.
Mora $327.997.933,25

Total Crédito $1.165.673.728,25

Mora credito 
anterior aprobada 279.632.892,00$      
Mora de Octubre 
2019 a Abril 2021 $327.997.933,25

Interes de Plazo $ 6.359.245
TOTAL MORA 613.990.070,25$      

RESUMEN
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