
 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las siete 07:00 A.M., de hoy 22 de julio de 2021, se fija en lugar visible de la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali 
y por el término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 
110 del CGP. 
 
 
 
A las siete 07:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia 
de Cali, y para efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres 
(3) días de término de traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la 
carpeta del cuaderno principal ID 05.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XER/001-2017-00010. 



9/7/2021 Correo: Jheyson Smith Rosero Coral - Outlook

https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQkAGE1NDIyYjVkLWQ4NDItNDIzMC05ZWM5LTYxNGJjMjYwMDZjZgAQAFt7ohARfX9Bg6clNclCAQc%3D 1/2

RV: 2017-00010-00 LIQUIDACIÓN DE CREDITOS ACTUALIZADA A JULIO DE 2021

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 09/07/2021 9:19

2 archivos adjuntos (176 KB)

liquidacion de credito juz 3 cto de ejecucioin de sentencias.pdf; 202107081913.pdf;

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 

 

Atento saludo.

 
Remito para respectivo registro.  

Cordialmente, 



PAOLA ANDREA VALENZUELA GARZÓN
Asistente Administrativo.


 

Calle 8 No. 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfonos: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co 


 

De: Juzgado 03 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali
<j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 9 de julio de 2021 8:30
Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: 2017-00010-00 LIQUIDACIÓN DE CREDITOS ACTUALIZADA A JULIO DE 2021
 



9/7/2021 Correo: Jheyson Smith Rosero Coral - Outlook

https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQkAGE1NDIyYjVkLWQ4NDItNDIzMC05ZWM5LTYxNGJjMjYwMDZjZgAQAFt7ohARfX9Bg6clNclCAQc%3D 2/2

De: Sonia Helena Arroyave <soniahelena247@yahoo.es>
Enviado: jueves, 8 de julio de 2021 18:26
Para: Juzgado 03 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali
<j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: 2017-00010-00 LIQUIDACIÓN DE CREDITOS ACTUALIZADA A JULIO DE 2021
 
BUENAS TARDES

ADJUNTO DOS ARCHIVOS PDF QUE CONTIENEN RESPECTIVAMENTE OFICIO CON DETALLES DEL
PROCESO Y DOS FOLIOS DE LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO OBJETO DE LA PRESENTE DEMANDA.



Señor  

JUEZ TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EAJECUCION DE SENTENCIAS 

E.                                              S.                                             D.  

 

 

 

 

REF: PROCESO EJECUTIVO  

DTE: GONZALO ENRIQUE ISAZA ALVAREZ 

DDO : HENRY RIVERA VALENCIA  

RAD:    76001-3103-001-2.017 -0001000 

 

 

SONIA HELENA ARROYAVE GOMEZ, en mi calidad de apoderada judicial del 

demandante en el proceso de la referencia, presento al Despacho liquidación actualizada 

a 30 de julio de 2021 que el demandado señor HENRY RIVERA VALENCIA, adeuda a mi 

poderdante, para que obre en el proceso. 

 

Adjunto liquidación en dos folios en archivo separado y en PDF. 

 

 

 

 

Del señor Juez. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

SONIA HELENA ARROYAVE GOMEZ 

C.C.No.31.282.616 de Cali 

T.P.No.33.012 del C.S.J.  

Movil 3122125143 

Correo electrónico: soniahelena247@yahoo.es.     







 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las siete 07:00 A.M., de hoy 22 de julio de 2021, se fija en lugar visible de la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali 
y por el término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 
110 del CGP. 
 
 
 
A las siete 07:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia 
de Cali, y para efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres 
(3) días de término de traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la 
carpeta del cuaderno principal ID 25.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XER/015-2011-00074. 



22/6/2021 Correo: Jheyson Smith Rosero Coral - Outlook

https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQkAGE1NDIyYjVkLWQ4NDItNDIzMC05ZWM5LTYxNGJjMjYwMDZjZgAQAOKIVhb8%2BpJOr3jGnKPMxas… 1/2

RV: CamScanner 06-22-2021 10.32.pdf

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 22/06/2021 13:17

1 archivos adjuntos (282 KB)

CamScanner 06-22-2021 10.32.pdf;

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 

 

Atento saludo.

 
Remito para respectivo registro.  

Cordialmente, 



PAOLA ANDREA VALENZUELA GARZÓN
Asistente Administrativo.


 

Calle 8 No. 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfonos: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co 


 

De: Juzgado 03 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali
<j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 22 de junio de 2021 12:56
Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: CamScanner 06-22-2021 10.32.pdf
 



22/6/2021 Correo: Jheyson Smith Rosero Coral - Outlook

https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQkAGE1NDIyYjVkLWQ4NDItNDIzMC05ZWM5LTYxNGJjMjYwMDZjZgAQAOKIVhb8%2BpJOr3jGnKPMxas… 2/2

De: omar velandia <ovelabogado@gmail.com>
Enviado: martes, 22 de junio de 2021 10:33
Para: Juzgado 03 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali
<j03ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: CamScanner 06-22-2021 10.32.pdf
 





 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las siete 07:00 A.M., de hoy 22 de julio de 2021, se fija en lugar visible de la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali 
y por el término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 
110 del CGP. 
 
 
 
A las siete 07:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia 
de Cali, y para efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres 
(3) días de término de traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la 
carpeta del cuaderno principal ID 04.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XER/015-2017-00006 



13/7/2021 Correo: Jheyson Smith Rosero Coral - Outlook

https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQkAGE1NDIyYjVkLWQ4NDItNDIzMC05ZWM5LTYxNGJjMjYwMDZjZgAQAC%2FDDnQ8p1VKumNGJouwp… 1/2

RV: MEMORIAL LIQUIDACION DEL CREDITO MAQUINARIA AZUCARERA

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali <secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 13/07/2021 13:28

1 archivos adjuntos (220 KB)

MEMORIAL liquidacion credito maquinaria azucarera CI SAS .pdf;

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 

 

Atento saludo.

 
Remito para respectivo registro.  

Cordialmente, 



PAOLA ANDREA VALENZUELA GARZÓN
Asistente Administrativo.


 

Calle 8 No. 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfonos: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co 


 

De: ERIKA MEDINA <kajuli7@yahoo.es>
Enviado: martes, 13 de julio de 2021 12:14
Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali <secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: carlos gustavo angel villanueva <cangelvillanueva@gmail.com>
Asunto: MEMORIAL LIQUIDACION DEL CREDITO MAQUINARIA AZUCARERA
 
Buenas tardes,

Adjunto memorial

Gracias

Atentamente;

- -
Erika Juliana Medina Medina
Abogada Santiago De Cali
Especialista Derecho Procesal Civil
Universidad Externado de Colombia
Calle 6 Norte # 2N - 36 Oficina 441
Edificio El Campanario B/ Centenario
Cali- Valle del Cauca
Telefono: +57.2.4055997
Movil: + 57.301.7895510

Este mensaje y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional. Puede contener información legalmente protegida por ser privilegiada o
confidencial. Si usted no es el destinatario intencional del mensaje, por favor infórmenos de inmediato y elimine el mensaje y su anexos de su computador y
sistema de comunicaciones. Igualmente, le comunicamos que cualquier retención, revisión no autorizada, distribución, divulgación, reenvío, copia,
impresión, reproducción o uso indebido de este mensaje y/o anexos, esta estrictamente prohibida y sancionada legalmente, Tal como lo establece la ley
1273 de enero de 2009.



13/7/2021 Correo: Jheyson Smith Rosero Coral - Outlook

https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQkAGE1NDIyYjVkLWQ4NDItNDIzMC05ZWM5LTYxNGJjMjYwMDZjZgAQAC%2FDDnQ8p1VKumNGJouwp… 2/2



CARLOS GUSTAVO ANGEL & ASOCIADOS 
A  B  O  G  A  D  O  S 

 

 
Edificio el Campanario  

Barrio Centenario:  Calle 6 N No 2N-36 of. 527 y 528 

Teléfono:  (+572)  3480642 

Móvil:   (+572) 3167444803 y/o  3017895510 

Cali - Colombia 

cangelvillanueva@gmail.com 
kajuli7@yahoo.es  

 

Señor(a) 
JUEZ 3 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION  DE  CALI 
E.S.D 
 
 
REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO  
DEMANDANTE: BANCO ITAU  
DEMANDADOS: OVIDIO GONZALEZ   
 
RADICACION: 2017-0006-015 
- 
CARLOS GUSTAVO ANGEL VILLANUEVA, mayor de edad y vecino de esta ciudad 
identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando como apoderado 
de la parte demandante dentro del proceso de la referencia, respetuosamente me dirijo a 
usted a fin de presentar la siguiente liquidación actualizada del crédito que se cobre 
mediante el presente proceso en concordancia con el Art. 446 del Código General del 
Proceso 
 

120.801.904 27/07/2016 30/09/2016 63 32,01% 5.873.094 

120.801.904 1/10/2016 31/12/2016 90 32,99% 8.613.679 

120.801.904 1/01/2017 31/03/2017 91 33,95% 8.929.427 

120.801.904 1/04/2017 30/06/2017 90 35,47% 9.172.128 

120.801.904 1/07/2017 31/08/2017 61 32,97% 5.835.079 

120.801.904 1/09/2017 30/09/2017 30 32,22% 2.812.725 

120.801.904 1/10/2017 31/10/2017 31 31,73% 2.867.831 

120.801.904 1/11/2017 30/11/2017 30 31,44% 2.753.117 

120.801.904 1/12/2017 31/12/2017 31 31,16% 2.822.687 

120.801.904 1/01/2018 31/01/2018 31 31,04% 2.813.158 

120.801.904 1/02/2018 28/02/2018 28 31,52% 2.575.297 

120.801.904 1/03/2018 31/03/2018 31 31,02% 2.811.569 

120.801.904 1/04/2018 30/04/2018 30 30,72% 2.697.780 

120.801.904 1/05/2018 31/05/2018 31 30,66% 2.782.926 

120.801.904 1/06/2019 30/06/2018 30 30,42% 2.674.633 

120.801.904 1/07/2018 30/07/2018 30 30,05% 2.646.012 

120.801.904 1/08/2018 30/08/2018 30 29,91% 2.635.161 

120.801.904 1/09/2018 30/09/2018 30 29,91% 2.635.161 

120.801.904 1/10/2018 31/10/2018 31 29,45% 2.686.074 

120.801.904 1/11/2018 30/11/2018 30 29,24% 2.583.070 

120.801.904 1/12/2018 31/12/2018 31 29,10% 2.657.890 

120.801.904 1/01/2019 31/01/2019 31 28,74% 2.628.822 

120.801.904 1/02/2019 28/02/2019 28 29,55% 2.433.392 

120.801.904 1/03/2019 31/03/2019 31 29,06% 2.654.664 

120.801.904 1/04/2019 30/04/2019 30 28,98% 2.562.784 

120.801.904 1/05/2019 31/05/2019 31 29,01% 2.650.631 

120.801.904 1/06/2019 30/06/2019 30 28,95% 2.560.440 

120.801.904 1/07/2019 31/07/2019 31 28,92% 2.643.366 

120.801.904 1/08/2019 31/08/2019 31 28,98% 2.648.210 

120.801.904 1/09/2019 30/09/2019 30 28,98% 2.562.784 



CARLOS GUSTAVO ANGEL & ASOCIADOS 
A  B  O  G  A  D  O  S 

 

 
Edificio el Campanario  

Barrio Centenario:  Calle 6 N No 2N-36 of. 527 y 528 

Teléfono:  (+572)  3480642 

Móvil:   (+572) 3167444803 y/o  3017895510 

Cali - Colombia 

cangelvillanueva@gmail.com 
kajuli7@yahoo.es  

 

120.801.904 1/10/2019 31/10/2019 31 28,65% 2.621.542 

120.801.904 1/11/2019 30/11/2019 30 28,55% 2.529.143 

120.801.904 1/12/2019 31/12/2019 31 28,73% 2.628.013 

120.801.904 1/01/2020 31/01/2020 31 28,16% 2.581.818 

120.801.904 1/02/2020 29/02/2020 29 28,59% 2.447.868 

120.801.904 1/03/2020 31/03/2020 31 26,43% 2.440.348 

120.801.904 1/04/2020 30/04/2020 30 26,04% 2.330.506 

120.801.904 1/05/2020 31/05/2020 31 25,29% 2.346.066 

120.801.904 1/06/2020 30/06/2020 30 25,18% 2.261.538 

120.801.904 1/07/2020 31/07/2020 31 25,18% 2.336.923 

120.801.904 1/08/2020 31/08/2020 31 25,44% 2.358.520 

120.801.904 1/09/2020 30/09/2020 31 25,53% 2.365.985 

120.801.904 1/10/2020 31/10/2020 31 24,76% 2.301.941 

120.801.904 1/11/2020 30/11/2020 30 25,14% 2.258.319 

120.801.904 1/12/2020 31/12/2020 31 24,19% 2.254.277 

120.801.904 1/01/2021 31/01/2010 31 23,98% 2.236.661 

120.801.904 1/02/2021 28/02/2021 31 24,31% 2.264.329 

120.801.904 1/03/2021 31/03/2021 31 24,12% 2.248.408 

120.801.904 1/04/2021 30/04/2021 30 25,97% 2.324.910 

120.801.904 1/05/2021 31/05/2021 31 25,83% 2.390.832 

120.801.904 1/03/2021 30/06/2021 30 25,82% 2.312.908 

120.801.904 1/03/2021 13/07/2021 31 25,77% 2.385.867 

          148.035.796 

120.801.904 
    

  

  
 

  
  

  

  
    

  

  
    

268.837.700 

SUBTOTAL A PAGAR         

 
 

35.000.000 20/07/2016 30/09/2016 70 32,01% 1.890.683 

35.000.000 1/10/2016 31/12/2016 90 32,99% 2.495.646 

35.000.000 1/01/2017 31/03/2017 91 33,95% 2.587.128 

35.000.000 1/04/2017 30/06/2017 90 35,47% 2.657.446 

35.000.000 1/07/2017 31/08/2017 61 32,97% 1.690.601 

35.000.000 1/09/2017 30/09/2017 30 32,22% 814.932 

35.000.000 1/10/2017 31/10/2017 31 31,73% 830.898 

35.000.000 1/11/2017 30/11/2017 30 31,44% 797.662 

35.000.000 1/12/2017 31/12/2017 31 31,16% 817.819 

35.000.000 1/01/2018 31/01/2018 31 31,04% 815.058 

35.000.000 1/02/2018 28/02/2018 28 31,52% 746.142 

35.000.000 1/03/2018 31/03/2018 31 31,02% 814.598 

35.000.000 1/04/2018 30/04/2018 30 30,72% 781.629 

35.000.000 1/05/2018 31/05/2018 31 30,66% 806.299 

35.000.000 1/06/2019 30/06/2018 30 30,42% 774.923 



CARLOS GUSTAVO ANGEL & ASOCIADOS 
A  B  O  G  A  D  O  S 

 

 
Edificio el Campanario  

Barrio Centenario:  Calle 6 N No 2N-36 of. 527 y 528 

Teléfono:  (+572)  3480642 

Móvil:   (+572) 3167444803 y/o  3017895510 

Cali - Colombia 

cangelvillanueva@gmail.com 
kajuli7@yahoo.es  

 

35.000.000 1/07/2018 30/07/2018 30 30,05% 766.630 

35.000.000 1/08/2018 30/08/2018 30 29,91% 763.487 

35.000.000 1/09/2018 30/09/2018 30 29,91% 763.487 

35.000.000 1/10/2018 31/10/2018 31 29,45% 778.238 

35.000.000 1/11/2018 30/11/2018 30 29,24% 748.394 

35.000.000 1/12/2018 31/12/2018 31 29,10% 770.072 

35.000.000 1/01/2019 31/01/2019 31 28,74% 761.650 

35.000.000 1/02/2019 28/02/2019 28 29,55% 705.028 

35.000.000 1/03/2019 31/03/2019 31 29,06% 769.137 

35.000.000 1/04/2019 30/04/2019 30 28,98% 742.517 

35.000.000 1/05/2019 31/05/2019 31 29,01% 767.969 

35.000.000 1/06/2019 30/06/2019 30 28,95% 741.838 

35.000.000 1/07/2019 31/07/2019 31 28,92% 765.864 

35.000.000 1/08/2019 31/08/2019 31 28,98% 767.267 

35.000.000 1/09/2019 30/09/2019 30 28,98% 742.517 

35.000.000 1/10/2019 31/10/2019 31 28,65% 759.541 

35.000.000 1/11/2019 30/11/2019 30 28,55% 732.770 

35.000.000 1/12/2019 31/12/2019 31 28,73% 761.416 

35.000.000 1/01/2020 31/01/2020 31 28,16% 748.032 

35.000.000 1/02/2020 29/02/2020 29 28,59% 709.222 

35.000.000 1/03/2020 31/03/2020 31 26,43% 707.043 

35.000.000 1/04/2020 30/04/2020 30 26,04% 675.219 

35.000.000 1/05/2020 31/05/2020 31 25,29% 679.727 

35.000.000 1/06/2020 30/06/2020 30 25,18% 655.237 

35.000.000 1/07/2020 31/07/2020 31 25,18% 677.078 

35.000.000 1/08/2020 31/08/2020 31 25,44% 683.335 

35.000.000 1/09/2020 30/09/2020 31 25,53% 685.498 

35.000.000 1/10/2020 31/10/2020 31 24,76% 666.943 

35.000.000 1/11/2020 30/11/2020 30 25,14% 654.304 

35.000.000 1/12/2020 31/12/2020 31 24,19% 653.133 

35.000.000 1/01/2021 31/01/2010 31 23,98% 648.029 

35.000.000 1/02/2021 28/02/2021 31 24,31% 656.045 

35.000.000 1/03/2021 31/03/2021 31 24,12% 651.433 

35.000.000 1/04/2021 30/04/2021 30 25,97% 673.597 

35.000.000 1/05/2021 31/05/2021 31 25,83% 692.697 

35.000.000 1/03/2021 30/06/2021 30 25,82% 670.120 

35.000.000 1/03/2021 13/07/2021 31 25,77% 691.259 

          43.079.558 

35.000.000 
    

  

  
 

  
  

  

  
    

  

  
    

78.079.558 

SUBTOTAL A PAGAR         

 
 



CARLOS GUSTAVO ANGEL & ASOCIADOS 
A  B  O  G  A  D  O  S 

 

 
Edificio el Campanario  

Barrio Centenario:  Calle 6 N No 2N-36 of. 527 y 528 

Teléfono:  (+572)  3480642 

Móvil:   (+572) 3167444803 y/o  3017895510 

Cali - Colombia 

cangelvillanueva@gmail.com 
kajuli7@yahoo.es  

 

 
Este  valor total del crédito $ 346.917.258 aquí EXPLICADA no incluye ni costas ni 
agencias en derecho que deben ser liquidadas por el despacho judicial . 
 
 
 

 


