
 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
A las siete 07:00 A.M., de hoy 24 de agosto 2021, se fija en lugar visible de la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali 
y por el término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 
110 del CGP. 
 
 
 
A las siete 07:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia 
de Cali y para efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres 
(3) días de término de los Recursos de Reposición y en Subsidio de Apelación, 
visible en la carpeta del cuaderno principal, ID 11. 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XER/003-2019-00016 
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RV: RECURSO REPOSICION AUTO No.1099 RAD. 03-2019-00016

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
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RECURSO DE REPOSICION Y EN SUBSIDIO APELACION ARANCEL JUDICIAL FREDY CASTILLO.pdf;

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 

 

Atento saludo.

 
Remito para respectivo registro.  

Cordialmente, 



PAOLA ANDREA VALENZUELA GARZÓN
Asistente Administrativo.


 

Calle 8 No. 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfonos: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co 


 

De: Silvia Esther Velasquez <juridico@velasquezuribeabogados.com>
Enviado: lunes, 26 de julio de 2021 13:57
Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RECURSO REPOSICION AUTO No.1099 RAD. 03-2019-00016
 
Señor
JUEZ  TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI
E. S. D

mailto:oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
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ORIGEN         :           JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
 
REF                :           PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO
DTE                :           BANCOLOMBIA S.A.
DDO               :           FREDY CASTILLO ORTIZ
 
RAD                :           2019-00016
 
Buenas tardes, en archivo adjunto envío recurso de reposición y en subsidio apelación contra el AUTO
No.1099 de fecha Junio 29 de 2021 por medio del cual se ordeno el pago del arancel judicial a la entidad
ejecutante.
 
Por favor confirmar acuse recibo.
 
Cordialmente,
 
SILVIA ESTHER VELASQUEZ URIBE
Abogada Externa Bancolombia
Teléfonos: 8882626- 8882646 / CELULAR 3155717549
Email: juridico@velasquezuribeabogados.com
Web: www.velasquezuribeabogados.com
Carrera 4 No. 10-44 Oficina 901
Edificio Plaza de Cayzedo
 

mailto:juridico@velasquezuribeabogados.com
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.velasquezuribeabogados.com%2F&data=04%7C01%7Cjroseroc%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C9beba8eef5f542caf0cc08d95067c886%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637629228936439431%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=PacgEEDm%2FhPOiCAYfrV%2Bzi6KtSEr1uhVMQkp%2F4kxz6w%3D&reserved=0












 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las siete 07:00 A.M., de hoy 24 de agosto de 2021, se fija en lugar visible de la 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia 
de Cali y por el término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al 
artículo 110 del CGP. 
 
 
 
A las siete 07:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia 
de Cali, y para efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres 
(3) días de término de traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la 
carpeta del cuaderno principal, ID 06, pág. 1, 2, 7-12. 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XER/ 007-2015-00417. 
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RV: LIQUIDACION DEL CREDITO Y MEDIDAS CAUTELARES. RADICACIÓN 07-2015-00417
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OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZG​ADO​S CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 

 

Atento saludo.

 
Remito para respectivo registro.  

Cordialmente, 



PAOLA ANDREA VALENZUELA GARZÓN
Asistente Administrativo.


 

Calle 8 No. 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfonos: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co 


 

De: viviana estrella murillo rosero <vemur27@yahoo.com>
Enviado: martes, 3 de agosto de 2021 15:33
Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: LIQUIDACION DEL CREDITO Y MEDIDAS CAUTELARES. RADICACIÓN 07-2015-00417
 

mailto:oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
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Señores;
JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI.
E.   S.    D.

RADICACIÓN:   76001-3103007-2015-00417-00
JUZGADO DE ORIGEN:  7 CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD 
ASUNTO:   AMPLIACIÓN MEDIDAS CAUTELARES Y LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO.
Clase De Proceso: Ejecutivo Singular
Demandante:  Alba Lucia Espinosa Monsalve
Demandadas: Libia Inés Espinosa Monsalve Y Libia Monsalve De Espinosa 

VIVIANA ESTRELLA MURILLO ROSERO, mayor de edad, vecina de Cali, identificada con la
cédula de ciudadanía número 66.995.599 de Cali, abogada en ejercicio portadora de la tarjeta
profesional No. 140.883 del Consejo Superior de la Judicatura y actuando en calidad de
apoderada de la señora ALBA LUCIA ESPINOSA MONSALVE con poder que anexo por medio
del presente allego al despacho la liquidación del crédito. Así como memorial de medidas
cautelares para su correspondiente trámite 

Atentamente,

Viviana Estrella Murillo Rosero
Carrera 5  No. 12-16  Ofc. 704. Edf. Suramericana. Cali
Teléfonos: 8809596. 3178304832.
Correo Electrónico: vemur27@yahoo.com



VIVIANA  ESTRELLA  MURILLO  ROSERO 
  ABOGADA 

Carrera 5 No. 12 - 16 Oficina 704. Teléfono 8809596. CALI. 
Correo Electrónico: vemur27@yahoo.com.  

 

Página 1 de 2 

 

Señores; 
JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE 
CALI. 
E.   S.    D. 
 
 

RADICACIÓN:   76001-3103007-2015-00417-00 
JUZGADO DE ORIGEN:  7 CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD  
ASUNTO:   Liquidación Del Crédito Con Corte A Julio 31 De 2021 Y Parte 
Demandante Constituye un Nuevo Apoderado Judicial. 
Clase De Proceso: Ejecutivo Singular 
Demandante:  Alba Lucia Espinosa Monsalve 
Demandadas: Libia Inés Espinosa Monsalve Y Libia Monsalve De Espinosa  

 
 
VIVIANA ESTRELLA MURILLO ROSERO, mayor de edad, vecina de Cali, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 66.995.599 de Cali, abogada 
en ejercicio portadora de la tarjeta profesional No. 140.883 del Consejo Superior 
de la Judicatura y actuando en calidad de apoderada de la señora ALBA LUCIA 
ESPINOSA MONSALVE con poder que anexo por medio del presente escrito 
presento al despacho la liquidación del crédito, y se hacen las siguientes: 
 

PETICIONES 
 
1. Se sirva reconocerme personería suficiente para actuar. 
2. Se tenga en cuenta la liquidación del crédito que anexo y corresponde a 
los dos (2) títulos valores que fueron reconocidos en el MANDAMIENTO DE 
PAGO de fecha septiembre 4 de 2.015, proferido por el Juzgado De Origen 7 
Civil Del Circuito De Oralidad De Cali, y la SENTENCIA PROFERIDA, mediante 
interlocutorio 127 de febrero 13 de 2017, notificado por estado 24 del 14 de 
febrero de 2.017. 
3. Se sirva fijar fecha y hora con el fin de hacer entrega material del poder 
original suscrito por la parte DEMANDANTE, señora ALBA LUCIA ESPINOSA 
MONSALVE.   
 
La liquidación del crédito es como sigue: 
 

PAGARÉ No. 01 
Valor          $  40.000.000 
Fecha de Creación   29 de marzo del 2014 
Intereses de Mora a 31 de Julio     $  69.090.644 
Subtotal        $ 109.090.644 

 

PAGARÉ No. 02 
Valor          $  60.000.000 
Fecha de Creación   29 de marzo del 2014 
Intereses de Mora a 31 de Julio     $ 110.512.411 
Subtotal        $ 170.512.411 

 



VIVIANA  ESTRELLA  MURILLO  ROSERO 
  ABOGADA 

Carrera 5 No. 12 - 16 Oficina 704. Teléfono 8809596. CALI. 
Correo Electrónico: vemur27@yahoo.com.  
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TOTAL CRÉDITO A JULIO 31 DEL 2021 $ 279.603.055 
 

ANEXOS 
 

1.  Poder otorgado por la DEMANDANTE ALBA LUCIA ESPINOSA 
MONSALVE a la suscrita.  
 
2. De acuerdo al auto Nro.  465 de marzo 6 de 2.017, notificado por estado 
Nro.  46 de fecha marzo 15 de 2.017, hace 4 años el despacho requirió a la 
PARTE DEMANDANTE Y al APODERADO, para arrimar la liquidación actualizada 
del crédito de conformidad con los parámetros establecidos del artículo 446 del 
C.G.P.  
  
3.  En cumplimiento al auto antes mencionado y requerido por el despacho 
me permito anexar la liquidación del crédito que corresponde a cada uno de los 
pagarés reconocidos en el MANDAMIENTO DE PAGO ordenada mediante auto 
interlocutorio Nro.  1176 de septiembre 4 de 2.015, notificado por estado 143 de 
septiembre 10 de 2.015 y con sentencia proferida por el Juzgado De Origen 
Séptimo Civil Del Circuito De Oralidad, mediante auto interlocutorio Nro.  127 de 
febrero 13 de 2.017, notificado por estado 024 de fecha 14 de febrero de 2.017  
 

NOTIFICACIONES 
 
LA DEMANDANTE:  ALBA LUCIA ESPINOSA MONSALVE, en la carrera 8 Nro. 9-
68, oficina 604 de Cali, email. albaluciaespinosa2013@gmail.com. teléfono 311-
3741238.   
 
APODERADA: VIVIANA ESTRELLA MURILLO ROSERO, en la carrera 5 Nro.  12-16, 
oficina 704, EDFICIO SURAMERICANA de la ciudad de Cali, teléfono Nro.  
8809596 y 317-8304832.  Igualmente, autorizo para que me notifiquen a través 
del sistema virtual de acuerdo al decreto 806 de 2.020 al email: 
vemur27@yahoo.com.  
 
 
Atentamente.  
 
 

 
 
VIVIANA ESTRELLA MURILLO ROSERO  
CC. 66.995.599 de Cali 
T.P. 140.883 expedido por el C.S. de la J. 
 











 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las siete 07:00 A.M., de hoy 24 de agosto de 2021, se fija en lugar visible de la 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia 
de Cali y por el término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al 
artículo 110 del CGP. 
 
 
 
A las siete 07:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia 
de Cali, y para efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres 
(3) días de término de traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la 
carpeta del cuaderno principal, ID 05. 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XER/ 014-2017-00213. 
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RV: ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO J. 3 CCTO EJEC RAD 14-2017-
213 DTE BBVA DDO INTERNATIONAL TRAVEL S.A.S

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
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1 archivos adjuntos (516 KB)
ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO J. 3 CCTO EJEC RAD 14-2017-213 DTE BBVA DDO INTERNATIONAL TRAVEL
S.A.S .pdf;

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZG​ADO​S CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 

 

Atento saludo.

 
Remito para respectivo registro.  

Cordialmente, 



PAOLA ANDREA VALENZUELA GARZÓN
Asistente Administrativo.


 

Calle 8 No. 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfonos: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co 


 

De: Lina Maria Gallego Gaviria <lmg@gonzalezguzmanabogados.com>
Enviado: lunes, 2 de agosto de 2021 17:50
Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
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Cc: Ana Lucia Jaramillo <alj@gonzalezguzmanabogados.com>; tts <tts@gonzalezguzmanabogados.com>;
diegog@inttravel-tours.com <diegog@inttravel-tours.com>
Asunto: ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO J. 3 CCTO EJEC RAD 14-2017-213 DTE BBVA DDO
INTERNATIONAL TRAVEL S.A.S
 
SEÑOR
JUEZ TERCERO (3º) CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN
DISTRITO JUDICIAL DE SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA.
E.         S.         D.
 
REFERENCIA:              PROCESO EJECUTIVO DE MAYOR CUANTÍA
DEMANDANTE:         BBVA COLOMBIA
DEMANDADA:           INTERNACIONAL TRAVEL S.A.S
RADICACIÓN:             14-2017-00213
 
Por instrucción del Doctor Luis Felipe González Guzmán en calidad de apoderado judicial de la parte
demandante en el proceso citado en la referencia, presento adjunto, memorial aportando liquidación
actualizada del crédito.
 
 
Lo anterior, en archivo PDF.
 
 
Así mismo, doy cumplir a lo ordenado por el artículo 78, numeral 14 del CGP y en lo concordante, con el
Decreto 806 de 2020. Y remitimos con copia a las direcciones electrónicas de la parte demandada.
 
 
Igualmente, dejamos constancia que no permiten ingreso físico para este fin en las oficinas judiciales
respectivas.
 
Ruego al despacho en especial confirmar recibido y dar trámite a la solitud (con base en el adjunto en
PDF).
 
 
Cordial saludo,
 
 
Atentamente
 

 

“El presente mensaje puede contener información confidencial o de uso exclusivo de GONZALEZ GUZMAN ABOGADOS S.A.S. La intención del

autor es que llegue únicamente al receptor autorizado. Si usted no es el destinatario del mismo, por favor responder inmediatamente el

mensaje vía mail al emisor, borrar y destruir tanto el mensaje como sus anexos. Tener en cuenta que cualquier divulgación, distribución o copia

de la información es restringida y su uso no autorizado podría ser ilegal, ya que la información aquí contenida podría considerarse como secreto
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empresarial. La información presente en este correo refleja la posición de GONZALEZ GUZMAN ABOGADOS S.A.S. salvo la opinión personal del

autor”.

 



 
 

1 

LMGG 

Santiago de Cali, 03 de agosto de 2021 

 

SEÑOR  

JUEZ TERCERO (3º) CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN  

DISTRITO JUDICIAL DE SANTIAGO DE CALI, VALLE DEL CAUCA. 

E. S. D. 

 

REFERENCIA:  PROCESO EJECUTIVO DE MAYOR CUANTÍA 

DEMANDANTE: BBVA COLOMBIA 

DEMANDADA:  INTERNACIONAL TRAVEL S.A.S  

RADICACIÓN:  14-2017-0023 

 

LUIS FELIPE GONZÁLEZ GUZMÁN, actuando como apoderado judicial de la parte actora dentro 

del proceso citado al rubro, respetuosamente me dirijo a Usted con el fin de APORTAR ANTE 

SU DESPACHO LA ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO para que se proceda a 

efectuar el correspondiente traslado a la parte demandada y se dé su aprobación. 

 

Tenemos entonces que: 

- Por el Pagaré No 00130813030100021334: 

 

200.582.472$           

DIA

3 2017 213

CRÉDITO A LIQUIDAR

Interés Interes Interes de 

Corriente Corriente Mora Capital Interés Mensual  

Anual Mensual X 1.5 En Mora a Pagar

131 30/01/2018 21 Febrero 2018 30 Febrero 2018 21,01% 12 8 455746 1,751% 2,63% 520.605.233$         3.645.972$                

259 29/02/18 1 Marzo 2018 30 Marzo 2018 20,68% 12 30 448588 1,723% 2,59% 520.605.233$         13.457.645$              

398 30/03/2018 1 Abril 2018 30 Abril 2018 20,48% 12 30 444250 1,707% 2,56% 520.605.233$         13.327.494$              

527 30/04/2018 1 Mayo 2018 30 Mayo 2018 20,44% 12 30 443382 1,703% 2,56% 520.605.233$         13.301.464$              

687 30/05/2018 1 junio 2018 30 junio 2018 20,28% 12 30 439911 1,690% 2,54% 520.605.233$         13.197.343$              

820 28/06/2018 1 julio 2018 30 Julio 2018 20,03% 12 30 434488 1,669% 2,50% 520.605.233$         13.034.654$              

954 27/07/2018 1 agosto 2018 30 agosto 2018 19,94% 12 30 432536 1,662% 2,49% 520.605.233$         12.976.085$              

1112 31/08/2018 1 Septiembre 2018 30 Septiembre 2018 19,81% 12 30 429716 1,651% 2,48% 520.605.233$         12.891.487$              

1294 28/09/2018 1 octubre 2018 30 octubre 2018 19,63% 12 30 425812 1,636% 2,45% 520.605.233$         12.774.351$              

1521 31/10/2018 1 Noviembre 2018 30 Noviembre 2018 19,49% 12 30 422775 1,624% 2,44% 520.605.233$         12.683.245$              

1708 29/11/2018 1 Diciembre 2018 30 Diciembre 2018 19,40% 12 30 420823 1,617% 2,43% 520.605.233$         12.624.677$              

1872 27/12/2018 1 Enero 2019 30 enero 2019 19,16% 12 30 415617 1,597% 2,40% 520.605.233$         12.468.495$              

111 31/01/2019 1 Febrero 2019 28 febrero 2019 19,70% 12 28 427330 1,642% 2,46% 520.605.233$         11.965.244$              

263 28/022019 1 marzo 2019 31 marzo 2019 19,37% 12 30 420172 1,614% 2,42% 520.605.233$         12.605.154$              

389 29/03/2019 1 abril 2019 30 abril 2019 19,32% 12 30 419087 1,610% 2,42% 520.605.233$         12.572.616$              

0574 30/04/2019 1 mayo 2019 30 mayo 2019 19,34% 12 30 419521 1,612% 2,42% 520.605.233$         12.585.632$              

0697 29/03/2019 1 junio 2019 30 junio 2019 19,30% 12 30 418653 1,608% 2,41% 520.605.233$         12.559.601$              

0829 30/04/2019 1 julio 2019 30 julio 2019 19,28% 12 30 418220 1,607% 2,41% 520.605.233$         12.546.586$              

1018 31/07/2019 1 agosto 2019 30 agosto 2019 19,32% 12 30 419087 1,610% 2,42% 520.605.233$         12.572.616$              

1145 30/08/2019 1 Septiembre 2019 30 Septiembre 2019 19,32% 12 30 419087 1,610% 2,42% 520.605.233$         12.572.616$              

1293 30/09/2019 1 octubre 2019 30 octubre 2019 19,10% 12 30 414315 1,592% 2,39% 520.605.233$         12.429.450$              

1474 30/10/2019 1 noviembre 2019 30 noviembre 2019 19,03% 12 30 412797 1,586% 2,38% 520.605.233$         12.383.897$              

1603 29/11/2019 1 diciembre 2019 31 diciembre 2019 18,91% 12 30 410194 1,576% 2,36% 520.605.233$         12.305.806$              

1768 27/12/2019 1 enero 2020 31 enero 2020 18,77% 12 30 407157 1,564% 2,35% 520.605.233$         12.214.700$              

94 30/01/2020 1 Febrero 2020 29 febrero 2020 19,06% 12 29 413447 1,588% 2,38% 520.605.233$         11.989.972$              

205 27/02/2020 1 Marzo 2020 31 Marzo 2020 18,95% 12 30 411061 1,579% 2,37% 520.605.233$         12.331.836$              

351 27/03/2020 1 Abril 2020 30 Abril 2020 18,69% 12 30 405421 1,558% 2,34% 520.605.233$         12.162.640$              

437 30/04/2020 1 Mayo 2020 31 Mayo 2020 18,19% 12 30 394575 1,516% 2,27% 520.605.233$         11.837.261$              

505 29/05/2020 1 Junio 2020 30 Junio 2020 18,12% 12 30 393057 1,510% 2,27% 520.605.233$         11.791.709$              

605 30/06/2020 1 Julio 2020 31 Julio 2020 18,12% 12 30 393057 1,510% 2,27% 520.605.233$         11.791.709$              

685 31/07/2020 1 Agosto 2020 31 Agosto 2020 18,29% 12 30 396745 1,524% 2,29% 520.605.233$         11.902.337$              

769 28/08/2020 1 Septiembre 2020 30 Septiembre 2020 18,35% 12 30 398046 1,529% 2,29% 520.605.233$         11.941.383$              

869 30/09/2020 1 Octubre 2020 31 Octubre 2020 18,09% 12 30 392406 1,508% 2,26% 520.605.233$         11.772.186$              

947 29/10/2020 1 Noviembre 2020 30 Noviembre 2020 17,84% 12 30 386983 1,487% 2,23% 520.605.233$         11.609.497$              

1034 26/11/2020 1 Diciembre 2020 31 Diciembre 2020 17,46% 12 30 378740 1,455% 2,18% 520.605.233$         11.362.209$              

1215 30/12/2020 1 Enero 2021 31 Enero 2021 17,32% 12 30 375703 1,443% 2,17% 520.605.233$         11.271.103$              

64 29/01/2021 1 Febrero 2021 28 Febrero 2021 17,54% 12 28 380476 1,462% 2,19% 520.605.233$         10.653.318$              

161 26/02/2021 1 Marzo 2021 31 Marzo 2021 17,41% 12 30 377656 1,451% 2,18% 520.605.233$         11.329.671$              

305 31/03/2021 1 Abril 2021 30 Abril 2021 17,31% 12 30 375487 1,443% 2,16% 520.605.233$         11.264.596$              

Hasta

Datos Días Datos
Dia Mes Año Día Mes Año

8 2021 520.605.233$                                                ejecutivo

RESOLUC. FECHA

PERIODO LIQUIDADO DATOS

Desde
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Es así, como: 

-Por el Pagaré No. 00130813030100021334 se adeuda la suma de $1.226.603.412.44 al 03 de 

agosto de 2021. 

 

La liquidación final del crédito demandado por el pagaré No. 00130813030100021334, es la 

suma total de MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL 

CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE 

($1.226.603.412.44=) al día 03 de agosto de 2021. 

 

Por lo anterior Señor Juez, para que se sirva proseguir con el trámite de rigor, dejo debidamente 

presentada la liquidación del crédito al tenor de lo dispuesto por el artículo 446 del C.G.P. en 

concordancia con lo pactado por las partes y lo ordenado en el mandamiento ejecutivo 

proferido por su despacho. 

 

Del Señor Juez,  

 

Atentamente; 

 

 

 
LUIS FELIPE GONZÁLEZ GUZMÁN 

C.C. Nº 16.746.595 de Santiago de Cali (V) 

T.P. Nº 68.434 del CSJ 

407 30/04/2021 1 Mayo 2021 31 Mayo 2021 17,22% 12 30 373534 1,435% 2,15% 520.605.233$         11.206.028$              

509 28/05/2021 1 Junio 2021 30 junio 2021 17,21% 12 30 373317 1,434% 2,15% 520.605.233$         11.199.520$              

622 30/06/2021 1 julio 2021 31 julio 2021 17,18% 12 30 372667 1,432% 2,15% 520.605.233$         11.179.997$              

804 30/07/2021 1 Agosto 2021 3 agosto 2021 17,24% 12 3 373968 1,437% 2,16% 520.605.233$         1.121.904$                

505.415.708$           SUBTOTALES INTERESES DEL 21 DE FEBRERO DE 2018 AL 03 DE AGOSTO DE 2021

TOTAL CRÉDITO  (CAPITAL + INTERESES) 1.226.603.412,44$                                     


