£ " Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
% i Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCMA
u Reptblica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO

A las siete 07:00 A.M., de hoy 27 de octubre de 2021, se fija en lugar visible de la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali y por el
término de un (1) dia la lista con la constancia de conformidad al articulo 110 del CGP.

A las siete 07:00 A.M. del dia siguiente al de esta fijacion empiezan a correr en la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali, y para
efectos de lo establecido en el Codigo General del Proceso, los tres (3) dias de término de
traslado de la liquidacién del crédito presentada, visible en la carpeta del cuaderno principal,
ID 07.
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15/10/21 16:20 Correo: David Rene Narvaez Rodriguez - Outlook

RV: APORTO LIQUIDACION DELCREDITO 2011-0049

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali

<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 15/10/2021 15:39

. Fama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucicn
%ﬁ' Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCMA
U Republica de Colambia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA VALENZUELA GARZON
Asistente Administrativo.

Calle 8 No. 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas . (@)
Teléfonos: (2) 889 1593 icontec
Correo electrdnico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

CO-8C5780-178

De: maria eugenia soto mera <mariusome@hotmail.com>

Enviado: viernes, 15 de octubre de 2021 15:22

Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RE: APORTO LIQUIDACION DELCREDITO 2011-0049

cordial saludo: aclaro que la radicacidn correcta es2011-0049. envio nuevamente el oficio remisorio

de la liquidacion con la radicacién corregida. Muchas gracias.

MARIA EUGENIA SOTO MERA
C.C31.964.158 CALI
T.P 101.920 C.S.J

https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQKADM3NDIYyNWMyLWZKY TktNGFjNC1hZTE1LTNmOGFKNmMNmMGEyZgAQABMRICOfluvVEtWe...  1/3
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15/10/21 16:20 Correo: David Rene Narvaez Rodriguez - Outlook

De: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: viernes, 15 de octubre de 2021 2:20 p. m.

Para: mariusome@hotmail.com <mariusome@hotmail.com>

Asunto: RE: APORTO LIQUIDACION DELCREDITO 2011-0049

P T Rarma Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
a" Conscjo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCI“A
U Repiblica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

Atento saludo.

Dando alcance al anterior correo electrénico, solicito comedidamente aclaraciéon del mismo. Esto,
toda vez que en el asunto manifiesta una radicacién y en el escrito adjunto otra radicacién.

Una vez de respuesta a esta comunicacion electrdnica, se procederd a dar el tramite
correspondiente.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA VALENZUELA GARZON
Asistente Administrativo.

—
Calle 8 No. 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas ' (@‘)
Teléfonos: (2) 889 1593 icontec
Correo electrénico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

CO-8C5780-178

De: maria eugenia soto mera <mariusome@hotmail.com>

Enviado: viernes, 15 de octubre de 2021 13:27

Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: APORTO LIQUIDACION DELCREDITO 2011-0049

CORDIAL SALUDO:

ME PERMITOAPORTAR DOS PDF QUE CONTIENEN LA LIQUIDACION DEL CREDITO CORREGIDA.

https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQKADM3NDIyNWMyLWZKY TktNGFjNC1hZTE1LTNmOGFKNmMNmMGEyZgAQABMRICOfluVEtWe...  2/3
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MARIA EUGENIA SOTO MERA
C.C 31.964.158 CALI

T.P 101.920 DEL C.S.J

TEL 3137624886
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Sefior
JUEZ TERCERO DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

E. S. D.

REF: PROCESO EJECUTIVO MIXTO
DEMANDANTE: LUIS ENRIQUE CRUZ GOMEZ
DEMANDADOS: JAIME CARDENAS GILY OTRA

RADICACION: 76001-3103-003-2008-00385-00 ORIGEN 11 CTO.

MARIA EUGENIA SOTO MERA, abogada en ejercicio, identificada como aparece al pie de mi
correspondiente firma, actuando en mi calidad de apoderada judicial del ejecutante, por
medio del presente escrito comedidamente me permito APORTAR al juzgado Actualizacion
de la liquidacién de proceso en referencia al corte de Abril de 2021, con la correccidn
solicitada por el despacho acertadamente,

Por error inverti los valores y en la casilla del capital coloqué los intereses y viceversa, lo que
l6gicamente cambid la liquidacidon del crédito. También quiero senalar que en esta
liquidacion se tuvo en cuenta la aprobada por el despacho y que aparece a folio 68 y69 del
expediente. Alli los intereses correspondian a la suma de $79.356.508 hasta octubre
de2014. Para un total de capital mas intereses a ese corte de $151.795.128.

A partir de alli se realizd la actualizacién que presento con este escrito.

Renuncio a notificacion y término de providencia a mi favorable.

Del sefior juez,

MARIA EUGENIA SOTO MERA

C.C 31.964.158 DE CALI

T.P 101.920 DEL C.S.J.

TEL 3137624886



RESUMEN LIQUIDACION

CAPITAL $72.438.620

INTERESES ADEUDADOS
A ABRIL -2021

TOTAL ADEUDADO $292.079.759

$219.641.139

LIQUIDACION Radicacion
Liguidacion de intereses ST UERE B e
aprobada:

TASA INTERES TITULOS  INTERESES
FECHA DE VIGENCIA EFECTIVA MORATORIO | CAPITAL INTERESES ~ ENTREGADO ACUMULADO

ANUAL MENSUAL S S
1-nov-14 31-nov-14 19,17% 2,40%| 72.438.620 1.735.810 $1.735.810
1-dic-14 31-dic-14 19,17% 2,40%| 72.438.620 1.738.527 $ 3.474.337
1-ene-15 31-ene-15 19,21% 2,40%| 72.438.620 1.739.432 $ 5.213.769
1-feb-15 28-feb-15 19,21% 2,40%| 72.438.620 1.738.527 $ 6.952.296
1-mar-15 31-mar-15 19.21% 2,40%| 72.438.620 1.738.527 $ 8.690.823
1-abr-15 31-abril.-15 19,37% 2,42%| 72.438.620 1.753.015 $ 10.443.838
1-may-15 31-may-15 19,37% 2,42%| 72.438.620 1.753.015 $ 12.196.852
1-jun-15 31-jun-15 19,26% 2,41%)| 72.438.620 1.743.960 $ 13.940.812
1-jul-15 31-jul-15 19,26% 2,41%| 72.438.620 1.745.771 $ 15.686.583
1-ago-15 30-ago-15 19,26% 2,41%)| 72.438.620 1.743.960 $ 17.430.543
1 sep.15 30-sep-15 19,33% 2,42%)| 72.438.620 1.750.298 $ 19.180.841
1-oct-15 31-oct-15 19,33% 2,42%| 72.438.620 1.753.015 $ 20.933.855
1-nov-15 30-nov.15 19.33% 2,42%| 72.438.620 1.753.015 $ 22.686.870
1-dic-15 31-dic-15 19,33% 2,42%| 72.438.620 1.753.015 $ 24.439.884
1-ene-16 31-ene-16 19,68% 2,46%)| 72.438.620 1.781.990 $ 26.221.875
1-feb-16 28-feb-16 19,68% 2,46%)| 72.438.620 1.781.990 $ 28.003.865
1-mar-16 31-mar-16 19,68% 2,46%)| 72.438.620 1.781.990 $ 29.785.855
1-abr-16 30-abr-16 20,54% 2,57%| 72.438.620 1.859.862 $ 31.645.716
1-may-16 30-may-16 20,54% 2,57%| 72.438.620 1.861.673 $ 33.507.389
1-jun-16 30-jun-16 20,54% 2,57%| 72.438.620 1.861.673 $ 35.369.061
1-jul-16 30-jun-16 21,34% 2,67%| 72.438.620 1.932.300 $ 37.301.361
1-ag-16 31-agos.16 21,34% 2,67%| 72.438.620 1.934.111 $ 39.235.473
1-sep-16 31-sept-16 21,34% 2,67%| 72.438.620 1.934.111 $ 41.169.584
1-oct-16 31-oct-16 21,99% 2,75%| 72.438.620 1.991.157 $ 43.160.740
1-nov-16 30.nov-16 21,99% 2,75%| 72.438.620 1.992.062 $ 45.152.802
1-dic-16 31.dic-16 21,99% 2,75%| 72.438.620 1.992.062 $ 47.144.864
1-ene-17 31-ene-17 22,34% 2,79%| 72.438.620 2.021.037 $ 49.165.902
1-feb-17 28-feb-17 22,34% 2,79%| 72.438.620 2.021.037 $ 51.186.939




1-mar-17 31-mar-17 22,34% 2,79%| 72.438.620 2.022.848 $ 53.209.788
1l-abr-17 30-abr-17 22,33% 2,79%| 72.438.620 2.021.943 $ 55.231.731
1.may-17 31-may-17 22,33% 2,79%| 72.438.620 2.021.943 $ 57.253.674
1-jun-17 30-jun-17 22,33% 2,79%| 72.438.620 2.021.037 $ 59.274.711
1-jul-17 31-jul-17 21,98% 2,75%| 72.438.620 1.990.251 $ 61.264.962
1l-ago-17 30.agos-17 21,98% 2,75%| 72.438.620 1.990.251 $ 63.255.214
1-sep-17 30-sep-17 21,98% 2,75%| 72.438.620 1.990.251 $ 65.245.465
1l-oct-17 31-oct-17 21,15% 2,64%| 72.438.620 1.915.096 $ 67.160.561
1-nov-17 30-nov.17 20,96% 2,62%| 72.438.620 1.897.892 $ 69.058.452
1-dic-17 31-dic-17 20,77% 2,75%| 72.438.620 1.992.062 $ 71.050.515
1-ene-18 31-ene-17 20,69% 2,59%| 72.438.620 1.873.444 $ 72.923.958
1-feb-18 28-feb-18 21,01% 2,63%| 72.438.620 1.902.419 $ 74.826.378
1-mar-18 31-mar-18 20,68% 2,59%| 72.438.620 1.872.538 $ 76.698.916
1-abr-18 30-ab-18 20,48% 2,56%| 72.438.620 1.854.429 $ 78.553.345
1-may-18 31-may-18 20,44% 2,56%| 72.438.620 1.850.807 $ 80.404.151
1-jun-18 31-jun-18 20,28% 2,54%| 72.438.620 1.836.319 $ 82.240.470
1-jul-18 31-jul-18 20,03% 2,50%| 72.438.620 1.813.682 $ 84.054.152
1-ago-18 31-ago-18 19,94% 2,49%| 72.438.620 1.805.533 $ 85.859.685
1-sep-18 30-sep-18 19,81% 2,48%| 72.438.620 1.793.761 $ 87.653.446
1-oct-18 31-oct-18 19,63% 2,45%| 72.438.620 1.777.463 $ 89.430.909
1-nov-18 30-nov-18 19,49% 2,44%| 72.438.620 1.764.786 $ 91.195.695
1-dic-18 31-dic-18 19,40% 2,43%| 72.438.620 1.756.637 $ 92.952.331
1-ene-19 31-ene-19 19,16% 2,40%| 72.438.620 1.734.905 $ 94.687.236
1-feb-19 28-feb-19 19,70% 2,46%| 72.438.620 1.783.801 $ 96.471.037
1-mar-19 31-mar-19 19,37% 2,42%| 72.438.620 1.753.920 $ 98.224.957
1-abr-19 30-abr-19 19,32% 2,42%| 72.438.620 1.749.393 $ 99.974.350
1-may-19 30-may-19 19,34% 2,42%| 72.438.620 1.751.204 $101.725.554
1-jun-19 30-jun--19 19,30% 2,41%| 72.438.620 1.747.582 $103.473.135
1-jul-19 31-jul-19 19,28% 2,41%| 72.438.620 1.745.771 $105.218.906
1l-ago-19 30-ago-19 19,32% 2,42%| 72.438.620 1.749.393 $ 106.968.299
1-sep-19 30-sep-19 19,32% 2,42%| 72.438.620 1.749.393 $108.717.691
1-oct-19 31-oct-19 19,10% 2,39%| 72.438.620 1.729.472 $110.467.084
1-nov-19 30.nov.19 19,03% 2,38%| 72.438.620 1.723.134 $112.190.218
1-dic-19 31-dic-19 18,91% 2,36%| 72.438.620 1.712.268 $113.902.486
1-ene-20 31-ene-20 18,77% 2,35%| 72.438.620 1.699.591 $115.602.077
1-feb-20 28-feb-20 19,06% 2,38%| 72.438.620 1.725.850 $117.327.927
1-mar-20 31-mar-20 18,95% 2,37%| 72.438.620 1.715.890 $119.043.817
1-abr-20 30-abr-20 18,69% 2,41%| 72.438.620 1.745.771 $120.789.587
1-may-20 31-may-20 18,19% 2,27%| 72.438.620 1.647.073 $122.535.358
1-jun-20 30-jun-20 18,12% 2,27%| 72.438.620 1.640.735 $124.176.093
1-jul-20 31-jul-20 18,12% 2,27%| 72.438.620 1.656.128 $125.832.221
1-ago-20 30-ago-20 18,29% 2,29%| 72.438.620 1.656.128 $127.488.349
1-sep-20 30-sep.20 18,35% 2,29%| 72.438.620 1.661.561 $129.149.910
1-oct-20 31.oct-20 18,09% 2,26%| 72.438.620 1.638.018 $130.787.928
1-nov-20 30.nov.20 17,84% 2,23%| 72.438.620 1.615.381 $ 132.403.309




1-dic-20 31.dic-20 17,46% 2,18%| 72.438.620 1.580.973 $133.984.282
1-ene-21 31-en-21 17,32% 2,17%| 72.438.620 1.568.296 $ 135.552.578
1-feb-21 31-ene-21 17,54% 2,19%| 72.438.620 1.588.217 $137.140.795
1-mar-21 28-feb-21 17,41% 2,18%| 72.438.620 1.576.445 $138.717.240
1-abr-21 30-abr-21 17,31% 2,16%| 72.438.620 1.567.391 $140.284.631




