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RV: MEMORIAL LIQUIDACION DE CREDITO - PROCESO EJECUTIVO - RAD.: 2021-00739-00

Reparto Oficina Ejecucion Civil Municipal - Seccional Cali <repartocserejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 24/06/2022 16:23

Para:

e Memoriales 10 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<memorialesj10ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

PSC % i S
9709-22062826

De: Juzgado 33 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j33cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: miércoles, 20 de abril de 2022 2:01 p. m.

Para: Reparto Oficina Ejecucion Civil Municipal - Seccional Cali <repartocserejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: MEMORIAL LIQUIDACION DE CREDITO - PROCESO EJECUTIVO - RAD.: 2021-00739-00

Cordial saludo,

Adjunto me permito reenviar memorial dirigido a proceso remitido a esa dependencia desde el 25 de Marzo
de 2022.-

Atentamente,
Miller Ortiz

Acceda a nuestra lista de PREGUNTAS FRECUENTES aqui.

Recuerde enviar siempre sus documentos en formato PDF, y colocar en la referencia del correo la radicacion del proceso
y el asunto a tratar.

De acuerdo con lo dispuesto en los articulos 20, 21 y 22 de la Ley 527 de 1999 en consonancia con el articulo 103 del Cddigo General

del Proceso, se presume la recepcion del mensaje de datos cuando automatica 0 manualmente se acuse su recibido por parte del destinatario, lo

cual se constituye como prueba de entrega.

JUZGADO TREINTA Y TRES CIVIL MUNICIPAL

‘« Www.ra majudicial.gov.co/web/juzgado-033-civil-municipa |-de-cali

I/\_-/il j33cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co (Correspondencia)

8986868 Ext. 5331 - 5332 (Consultas secretariales)
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w (57) 3013175787 (Consultas secretariales)

De: Ana Cristina Velez <anacristinavelez@velezasesores.com>

Enviado: miércoles, 20 de abril de 2022 11:03

Para: Juzgado 33 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j33cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: MEMORIAL LIQUIDACION DE CREDITO - PROCESO EJECUTIVO - RAD.: 2021-00739-00

Honorable Juzgado Treinta y Tres Civil Municipal de Cali,

Por medio del presente y de manera cordial, radicdé memorial aportando liquidacion del crédito dentro del
proceso que se detalla a continuacion:

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO.
DEMANDANTE:  GASES DE OCCIDENTE S.A. ESP
DEMANDADO: REINALDO VICTORIA ZUNIGA Y MARTHA LOPEZ DE CORDOBA
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Atentamente,

I Ana Cristina Velez Criolle
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Cali - Valle
www.velezasesares.com

Aeres Shiwees & Eie Fia

S
Canal Digital - SIRNA: anacristinavelez@velezasesores, oom

Remitente notificado con
Mailtrack

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADINWIXN2RILTA1ZjMINGNIZS05ZjhiLWRmNDQ10WMyMjFhMgAQAJeub%2FUa%2Fa1MuL3IIf2F82A...  2/2


https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailtrack.io%2F%3Futm_source%3Dgmail%26utm_medium%3Dsignature%26utm_campaign%3Dsignaturevirality11%26&data=05%7C01%7Cmemorialesj10ofejecmcali%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C54ce6d335b3144b055d508da5627c873%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637917026116096280%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=majUpWfAOv5sCISI58Llaxxj7C%2B5UTkTPUyd1nxJcrI%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailtrack.io%2F%3Futm_source%3Dgmail%26utm_medium%3Dsignature%26utm_campaign%3Dsignaturevirality11%26&data=05%7C01%7Cmemorialesj10ofejecmcali%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C54ce6d335b3144b055d508da5627c873%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637917026116096280%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=majUpWfAOv5sCISI58Llaxxj7C%2B5UTkTPUyd1nxJcrI%3D&reserved=0

Ttorw Shcsores & Crz Lol

SENOR(A)
JUZGADO TREINTA Y TRES CIVIL MUNICIPAL DE CALI.
E. S. D.

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO.

DEMANDANTE: GASES DE OCCIDENTE S.A.-E.S.P.

DEMANDADO: REINALDO VICTORIA ZUNIGA Y MARTHA LOPEZ DE
CORDOBA

RADICADO: 2021-00739-00

ANA CRISTINA VELEZ CRIOLLO, mayor de edad identificada como aparece al pie
de mi firma, como apoderada de la parte demandante, me permito aportar
liquidacion de crédito en el proceso de la referencia:

Intereses de Mora sobre el Capital Inicial Pagare No. 51765583
CAPITAL $ 4.469.800,00
Desde Hasta Dias Tasa Mensual (%)
19/01/2021 31/01/2021 13 7 1,94 $ 37.576,12
1/02/2021 28/02/2021 28 d 1,97 $ 82.184,72
1/03/2021 31/03/2021 a1 7 1,95 $ 90.066,47
1/04/2021 30/04/2021 30 "7 1,94 $ 86.714,12
1/05/2021 31/05/2021 31 7 1,93 $ 89.142,71
1/06/2021 30/06/2021 30 "7 1,93 $ 86.267,14
1/07/2021 31/07/2021 31 7 1,93 $ 89.142,71
1/08/2021 31/08/2021 31 7 1,94 $ 89.604,59
1/09/2021 30/09/2021 30 d 1,93 $ 86.267,14
1/10/2021 31/10/2021 a1 7 1,92 $ 88.680,83
1/11/2021 30/11/2021 30 "7 1,94 $ 86.714,12
1/12/2021 31/12/2021 a1 7 1,96 $ 90.528,35
1/01/2022 31/01/2022 31 7 1,98 $ 91.452,11
1/02/2022 28/02/2022 28 T 2,04 $ 85.104,99
1/03/2022 31/03/2022 31 d 2,06 $ 95.147,14
1/04/2022 20/04/2022 20 2,06 $ 61.385,25
Total Intereses de Mora $ 1.335.978,51
Subtotal $ 5.805.778,51
RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL CREDITO
Capital $ 4.469.800,00
Total Intereses Corrientes (+) $ 0,00
Total Intereses Mora (+)  $ 1.335.978,51
Abonos (-) $ 0,00
TOTAL OBLIGACION $ 5.805.778,51
GRAN TOTAL OBLIGACION $ 5.805.778,51
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Atentamente,

? 57{170/ )&
NA CRISTINA VELEZ CRIOLLO

C.C. No. 31.885.918 de Cali.
T.P.No. 47.123 C.S.J.
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