12/7/2021 Correo: Juzgado 23 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali - Outlook

Fwd: RAD: 2021-072 DTE: FINANCIERA PROGRESSA DDO: KAREN CAROLINA MEJIAS ALVAREZ- APORTE LIQUIDACION DEL
CREDITO

Envios & Presentaciones <enviosypresentaciones@staffjuridico.com.co>
Lun 12/07/2021 14:19

Para: Juzgado 23 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j23cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

ﬂ]] 1 archivos adjuntos (443 KB)
KAREN_CAROLINA_MEJIAS_ALVAREZ.pdf;

BUENAS TARDES, SOLICITO AMABLEMENTE ACUSE DE RECIBIDO DEL PRESENTE CORREO, YA SEA MANUAL O AUTOMATICO GRACIAS.

Cordial saludo,

JESSICA AREIZA PARRA, de manera respetuosa allego documento adjunto con el fin de que obre dentro del expediente, de conformidad con su
valiosa y acostumbrada colaboracion.

Agradezco ACUSE DE RECIBO MANUAL O AUTOMATICO.

Atentamente,

ABOGADO: JESSICA AREIZA PARRA
ENVIOS Y PRESENTACIONES
AREA LOGISTICA Y DOCUMENTAL

PBX (57) 4 3225201
Calle 40a # 81 A-177 Medellin - Colom

—————————— Forwarded message ---------

De: Envios & Presentaciones <enviosypresentaciones@staffjuridico.com.co>

Date: vie, 25 de jun. de 2021 a la(s) 08:00

Subject: Fwd: RAD: 2021-072 DTE: FINANCIERA PROGRESSA DDO: KAREN CAROLINA MEJIAS ALVAREZ- APORTE LIQUIDACION DEL CREDITO

To: <j23cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

BUENOS DIAS, SOLICITO AMABLEMENTE ACUSE DE RECIBIDO DEL PRESENTE CORREOQ, YA SEA MANUAL O AUTOMATICO GRACIAS.

Cordial saludo,

JESSICA AREIZA PARRA, de manera respetuosa allego documento adjunto con el fin de que obre dentro del expediente, de conformidad con su
valiosa y acostumbrada colaboracion.

Agradezco ACUSE DE RECIBO MANUAL O AUTOMATICO.

Atentamente,

ABOGADO: JESSICA AREIZA PARRA
ENVIOS Y PRESENTACIONES
AREA LOGISTICA Y DOCUMENTAL

PBX (57) 4 3225201
Calle 40a # 81 A-177 Medellin - Colom

—————————— Forwarded message ---------

De: Envios & Presentaciones <genviosypresentaciones@staffjuridico.com.co>

Date: mié, 9 de jun. de 2021 a la(s) 08:00

Subject: Fwd: RAD: 2021-072 DTE: FINANCIERA PROGRESSA DDO: KAREN CAROLINA MEJIAS ALVAREZ- APORTE LIQUIDACION DEL CREDITO

To: <j23cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

BUENOS DIAS, SOLICITO AMABLEMENTE ACUSE DE RECIBIDO DEL PRESENTE CORREO, YA SEA MANUAL O AUTOMATICO GRACIAS.
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12/7/2021 Correo: Juzgado 23 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali - Outlook

Cordial saludo,

JESSICA AREIZA PARRA, de manera respetuosa allego documento adjunto con el fin de que obre dentro del expediente, de conformidad con su
valiosa y acostumbrada colaboracion.

Agradezco ACUSE DE RECIBO MANUAL O AUTOMATICO.

Atentamente,

ABOGADO: JESSICA AREIZA PARRA
ENVIOS Y PRESENTACIONES
AREA LOGISTICA Y DOCUMENTAL

PBX (57) 4 3225201
Calle 40a # 81 A-177 Medellin - Colom

—————————— Forwarded message ---------
De: Envios & Presentaciones <genviosypresentaciones@staffjuridico.com.co>

Date: lun, 24 de may. de 2021 a la(s) 11:52
Subject: RAD: 2021-072 DTE: FINANCIERA PROGRESSA DDO: KAREN CAROLINA MEJIAS ALVAREZ- APORTE LIQUIDACION DEL CREDITO

To: <j23cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cordial saludo,

JESSICA AREIZA PARRA , de manera respetuosa allego documento adjunto con el fin de que obre dentro del expediente, de conformidad con su
valiosa y acostumbrada colaboracion.

ANEXOS: 1
Agradezco ACUSE DE RECIBO MANUAL O AUTOMATICO.

Atentamente,

ABOGADO: JESSICA AREIZA PARRA
. ENVIOS Y PRESENTACIONES
AREA LOGISTICAY DOCUMENTAL
PBX (57) 4 3225201
Calle 40a # 81 A-177 Medellin - Colom
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Senor
JUEZ VEINTITRES CIVIL MUNICIPAL DE CALI
E.S.D

DEMANDANTE: FINANCIERA PROGRESSA
DEMANDADO: KAREN CAROLINA MEJIiAS ALVAREZ
RADICADO: 76001-40-03-023-2021-00072-00

REF: APORTE LIQUIDACION DEL CREDITO

JESSICA AREIZA PARRA, identificado como aparece al pie de mi firma,
obrando en mi condicién de apoderado de la parte demandante; por
medio del presente escrito allego la correspondiente liquidacion del
crédito ordenada mediante auto que ordeno seguir adelante con la
ejecucion del 04-05-2021.

Atentamente,

JESSICA AREIZA PARRA
C.C 1.152.691.390
T.P.279.348 del C.S. de la J.



LIQUIDADO HASTA LA FECHA: 21/05/2021

. A INTERESES INTERESES
LIQUIDACION Karen Carolina Mejias Alvarez CAPITAL

STAFF INTEGRAL CORRIENTES MORATORIOS
T e 670.759 12.739.941 2.400.256 15.810.956

Insert t ]
MSErLe en esta LIQUIDACKON DE CREDITO

Brio.cte  Tasa Aplicable Tasa columna
Mo Documento . . : = = :

e . . Efec. Anual Efec. Anual  Aplicable Capitales cuotas u ) .. Dias ) Saldos de Saldos de Capital

Dia Inicial Dia Final L. Capital Liguidable | Lig Intereses Abono Interes-Abono i

diaria otros Liquidables Intereses mas Intereses

160566 2/08/2020 31/08/2020 18,29% 27,34% 0,0662% 12739541 12739541 30 253121 253121 - 253121 12993 .062
1,/09/2020 30/039/2020 18,35% 27,43% 0,0664% - 12739541 30 253.862 506.983 - 506.983 132469524
1/10/2020 31/10/2020 18,09% 27,04% 0,0656% - 12739541 31 259.005 765587 - 765887 13505928
1/11/2020 30/11/2020 17,84% 26,66% 0,0648% - 12739541 30 247552 1.013.540 - 1013540 13753481
1/12/2020 31/12/2020 17,46% 26,09% 0,0635% - 12739541 31 250520 1264 460 - 1264460 14.004.401
1,/01/2021 31/01/2021 17,32% 25,88% 0,0631% - 12739541 31 249116 1513575 - 1513575 14253516
1,/02/2021 28/02/2021 17,54% 26,21% 0,0638% - 12739541 28 227.568 1741143 - 1741143 14 481.084
1,/03/2021 31/03/2021 17,41% 26,02% 0,0634% - 12739541 31 250.276 1991420 - 1951420 14731361
1,/04/2021 30/04/2021 17,31% 25,87% 0,0630% - 12739541 30 2408955 2232374 - 2232374 14972315
1/05/2021 21/05/2021 17,22% 25,73% 0,0628% - 12739541 21 167.881 2.400.256 - 2.400.256 15140197




