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RV: recurso reposicion- ejecutivo 11001333603220130048600

Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogotá - Bogotá D.C.
<correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 29/04/2022 9:12

Para: Juzgado 61 Administrativo Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. <jadmin61bta@notificacionesrj.gov.co>

Cordial saludo, 
 
De manera atenta informamos que ha sido radicado el presente correo como memorial
para el proceso relacionado en el mismo, dentro del registro en el aplicativo siglo XXl
podrá confirmar los datos del mensaje como Asunto, fecha y hora de recibo. 

Atentamente, 
 ...SPCZ...

Grupo de Correspondencia 
Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos 

Sede Judicial  CAN

De: dora jaramillo <dora_e_jaramillo@yahoo.com>

Enviado: viernes, 29 de abril de 2022 8:10 a. m.

Para: Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogotá - Bogotá D.C. <correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
Nydia Esperanza Vega López <notificaciones@catastrobogota.gov.co>; Juzgado 61 Administrativo Circuito - Bogotá
- Bogotá D.C. <jadmin61bta@notificacionesrj.gov.co>

Asunto: recurso reposicion- ejecutivo 11001333603220130048600
 
SEÑORA
JUEZ 61 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTA
E.S.D.

REF: EJECUTIVO CONDENA EN COSTAS 11001333603220130048600
        DEMANDANTE EN REPARACION- ORLANDO JIMENEZ BALLEN
        CONTRA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CATASTRO y OTRA

DORA ESPERANZA JARAMILLO CUBILLOS, En mi calidad de apoderada del señor 
ejecutado ORLANDO JIMENEZ BALLEN en el proceso de la referencia, dentro de la
oportunidad procesal interpongo RECURSO DE REPOSICION  y en subsidio el
RECURSO DE APELACION, contra el auto inmediatamente anterior de SEGUIR
ADELANTE CON LA EJECUCION en contra de mi representado, para que se revoque
y en sudefecto, se de por terminado el proceso  o,suspendido por acuerdo de pago.

Por cuanto que se llego a un acuerdo de pago de las costas u obligacion ejecutada,
entre el ejecutado y la Unidad Administrativa Especial  de  Catastro  Distrital



29/4/22, 14:05 Correo: Juzgado 61 Administrativo Circuito - Bogotá - Bogotá D.C. - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADNmNmM5ZjdhLTNhOGYtNGQyOS1iMTVhLTQ3ODMwNjQwN2VjYgAQAItdSpU3jmROlg%2BRF8cLJl… 2/2

U.A.E.C.D. el pasado 25 de marzo de 2022.

Prueba de lo anterior adjunto: 1.- Acuerdo suscrito entre las partes, 2.- el envio o
correo a la Unidad Admnistrativa del acuerdo de pago suscrito por el Sr. ORLANDO
JIMENEZ BALLEN Y RECIBO PAGO PRIMERA CUOTA. 3.-  correo email allegado por
la Sra, Apoderada de la Unidad Administrativa Especial de  Catastro Distrital
U.A.E.C.D. informado a su despacho sobre el citado acuerdo de pago. 

ATT: DORA ESPERANZA JARAMILLO C.
       C.C. 35.316.854
       T.P. 36.930 del C.S. de la J.
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acuerdo de pago poR concepto de costas ,por ORLANDO JIMENEZ BALLEN

De: dora jaramillo (dora_e_jaramillo@yahoo.com)

Para: notificaciones@catastrobogota.gov.co; mmendozad@catastrobogota.gov.co

Fecha: viernes, 25 de marzo de 2022, 03:50 p. m. GMT-5

acuerdo de pago orlando jimenez - catastro.pdf
743.6kB

consignacion pago cuota orlando jimenez.pdf
1.4MB

DOCTOR
LUIS JAVIER CLEVES GONZALEZ
GERENTE DE GESTION CORPORATIVA - UAECD
Ordenador del Gasto.
E.S.D.

REF: ACUERDO DE PAGO POR CONCEPTO DE COSTAS
        PROCESO 11001-3336-032-2013-00486 - JUZGADO 61 ADMINISTRATIVO DE
BOGOTA
        DE ORLANDO JIMENEZ BALLEN
        CONTRA: UAECD

DORA ESPERANZA JARAMILLO C, En micalidad de apoderada del señor ORLANDO
JIMENEZ BALLEN, respetuosamente con el presente adjunto el Acuerdo suscrito por
mi mandante, sobre el acuerdo de pago por concpeto de costas generadas en el
proceso de la referencia. Igualmente adjunto el recibo o comprobante de
consignacion del pago de la primera cuota, por el valorde $ 119.467.88,segun
acuerdo suscrito y anexo.

ATT. DORA ESPERANZA JARAMILLO C.
      C.C.35.316.854
      T.P. 36.930.
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PROCESO 2013-00486

De: Claudia Julieth Prieto Rodriguez (cjprieto@catastrobogota.gov.co)

Para: correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

CC: dora_e_jaramillo@yahoo.com

Fecha: jueves, 21 de abril de 2022, 10:47 a. m. GMT-5

Bogotá D.C., Noviembre de 2021  
 
 
 
Doctora  
EDITH ALARCÓN BERNAL  
JUEZA SESENTA Y UNO (61) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
 
Sección Tercera
 
Correo:
admin22bt@cendoj.ramajudicial.gov.co  
correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
 
Ciudad  
 
 
Demandante:
 ORLANDO JIMÉNEZ BALLÉN  
Demandado: 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
 
Proceso Ejecutivo. 
Proceso que contiene liquidación de costas: 11001333603220130048600
 
Asunto:  Acuerdo de pago
             
          
 
CLAUDIA JULIETH PRIETO RODRIGUEZ,
   abogada, mayor de edad y vecina de ésta ciudad,
identificada civil y profesionalmente como
aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Apoderada Judicial
de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL U.A.E.C.D.
 ante su
despacho con el fin de informar que el señor ORLANDO JIMENEZ BALLEN previa solicitud de su
apoderada Dra. Dora Jaramillo, suscribió acuerdo de pago con esta entidad, con el fin de cancelar lo
adeudado por concepto de costas del proceso con sus correspondientes
intereses.


Anexo para conocimiento del despacho y a efectos de que obre dentro del encuadernamiento, copia del
acuerdo de pago y recibo de su primera
cuota.


Cordialmente,





JULIETH PRIETO RODRÍGUEZ 
Profesional Especializado 
Subgerencia de Gestión Jurídica
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 
T: (571) 2347600 Ext. 7052 
www.catastrobogota.gov.co

mailto:admin22bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
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