
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
OFICINA DE EJECUCIÓN DE LOS JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE

CARTAGENA FIJACION EN LISTA
TERCERO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL

M.

Queda en traslado a las partes la liquidación del crédito presentada, por el
término de tres (3) días, dentro del cual podrán formular objeción es relativas
al estado de la cuenta, de conformidad con lo establecido en el Art. 446 C.G.
P.

FECHA DE FIJACIÓN: 19 DE OCTUBRE DEL 2022, HORA 8:00 A.M
FECHA DE DESFIJACIÓN: 19 DE OCTUBRE DEL 2022, HORA 5:00 PM
EL TRASLADO INICIA: 20 DE OCTUBRE DEL 2022, HORA 8:00 A.M
EL TRASLADO VENCE: 24 DE OCTUBRE DEL 2022, HORA 5:00 PM

ANA AYOLA CABRALES
Secretaria

“De conformidad a la Ley 2213 del 13 de Junio de 2022 artículo 9,
NO será necesario firmar los traslados que se surtan por fuera de audiencia”

Mayra Polanco

PROCESO RADICACION DEMANDANTE DEMANDADO

EJECUTIVO 012-2019-00591-00 EDGAR OCHOA OCHOA DAIVA JARABA PEREZ

EJECUTIVO 009-2019-00843-00 COMULTIGAS LIQUIDADA MANUEL S. MARTINEZ CAEZ

EJECUTIVO 014-2018-00611-00 COMULTIGAS LIQUIDADA DELSY MARTINEZ PADILLA

EJECUTIVO 005-2018-00588-00 COMULTIGAS LIQUIDADA NAYIT MENA ROMERO

EJECUTIVO 011-2018-00321-00 COMULTIGAS LIQUIDADA MIRIAM OSORIO PALLAREZ

EJECUTIVO 011-2017-00027-00 GUIDO RAMON LOPEZ VERGARA ROGERS DIAZ  LEDESMA Y OTROS



RV: LIQUIDACION DEL CREDITO

Juzgado 03 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Bolivar - Cartagena
<j03ejecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 14/10/2022 5:18 PM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cordial saludo, 

Se remite el presente asunto para lo de su competencia. 


De: ornaldo julio rodriguez <j_ornaldo@hotmail.com>

Enviado: viernes, 14 de octubre de 2022 16:44

Para: Juzgado 03 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Bolivar - Cartagena <j03ejecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: LIQUIDACION DEL CREDITO
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RV: APORTAR LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO MANUEL SEGUNDO MARTINEZ CAEZ
130014003009-2019-00843-00

LEIDY YAMILE GONZALEZ ALVAREZ <costalitigando@hotmail.com>
Mar 18/10/2022 9:44 AM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena
<cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: procesosfiduprevisorapar@gmail.com <procesosfiduprevisorapar@gmail.com>

SEÑOR:  
JUEZ TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE CARTAGENA
E         S        D 

REFERENCIA: EJECUTIVO SINGULAR DE COMULTIGAS LIQUIDADA CONTRA
MANUEL SEGUNDO MARTINEZ CAEZ
RADICADO: 130014003009-2019-00843-00
 
 
LEIDY YAMILE GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Mayor de edad, abogada en Ejercicio, concurro a
usted a fin  de APORTAR LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO  con los valores que relaciono a
continuación:
 
 

LIQUIDACIÓN OBLIGACIÓN LETRA No 211773

CAPITAL  $         5.020.300,00

INTERESES MORATORIOS 31-01-2019 A 18-10-2022  $         5.522.330,00

TOTAL  $       10.542.630,00
 
 
 
De usted,
 
 
 
LEIDY YAMILE GONZÁLEZ ÁLVAREZ
CC No 45.558.368 De Cartagena
TP No 181.955 De C. S de la J.

De: LEIDY YAMILE GONZALEZ ALVAREZ <costalitigando@hotmail.com>

Enviado: lunes, 17 de octubre de 2022 11:03 p. m.
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Para: LEIDY YAMILE GONZALEZ ALVAREZ <costalitigando@hotmail.com>

Asunto: APORTAR LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO MANUEL SEGUNDO MARTINEZ CAEZ 130014003009-2019-00843-
00
 

SEÑOR:  
JUEZ TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE CARTAGENA
E         S        D 

REFERENCIA: EJECUTIVO SINGULAR DE COMULTIGAS LIQUIDADA CONTRA
MANUEL SEGUNDO MARTINEZ CAEZ
RADICADO: 130014003009-2019-00843-00
 
 
LEIDY YAMILE GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Mayor de edad, abogada en Ejercicio, concurro a
usted a fin de APORTAR LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO con los valores que relaciono a
continuación:
 
 

LIQUIDACIÓN OBLIGACIÓN LETRA No 211773

CAPITAL  $         5.020.300,00

INTERESES MORATORIOS 31-01-2019 A 18-10-2022  $         5.522.330,00

TOTAL  $       10.542.630,00
 
 
 
De usted,
 
 
 
LEIDY YAMILE GONZÁLEZ ÁLVAREZ
CC No 45.558.368 De Cartagena
TP No 181.955 De C. S de la J.
 



SEÑOR:   
JUEZ TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE CARTAGENA  
E         S        D  
 
 

REFERENCIA: EJECUTIVO SINGULAR DE COMULTIGAS LIQUIDADA 
CONTRA MANUEL SEGUNDO MARTINEZ CAEZ 
RADICADO: 130014003009-2019-00843-00 

 

 

LEIDY YAMILE GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Mayor de edad, abogada en Ejercicio, 
concurro a usted a fin de APORTAR LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO con los 
valores que relaciono a continuación:  
 
 

LIQUIDACIÓN OBLIGACIÓN LETRA No 211773  

CAPITAL   $         5.020.300,00  

INTERESES MORATORIOS 31-01-2019 A 18-10-2022  $         5.522.330,00  

TOTAL   $       10.542.630,00  

 

 

 

De usted, 

 

 

 

 

LEIDY YAMILE GONZÁLEZ ÁLVAREZ 

CC No 45.558.368 De Cartagena 

TP No 181.955 De C. S de la J. 

 



DD MM AAAA

18 10 2022

JUZGADO 3 3JECUCIÓN DEMANDANDO: MANUEL SEGUNDO CAEZ

VALOR CAPITAL OBLIGACION LETRA No 211773, % INTERES No MESES A LA FECHA
INTERESES A LA 

FECHA

VALOR NETO+INT 

A LA FECHA

$ DDD MM AAAA

 $                                    5.020.300,00 31 1 2019 2,5 44  $          5.522.330,00  $         10.542.630,00 

 LIQUIDACIÓN OBLIGACIÓN LETRA No 211773 

CAPITAL  $          5.020.300,00 

INTERESES MORATORIOS 31-

01-2019 A 18-10-2022  $          5.522.330,00 

TOTAL  $        10.542.630,00 



RV: APORTAR LIQUIDACIÓN ACTUALIZADA DEL CRÉDITO- DELCY MARTINEZ 13001-40-03-014-
2018-00611-00

LEIDY YAMILE GONZALEZ ALVAREZ <costalitigando@hotmail.com>
Mar 18/10/2022 9:56 AM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: procesosfiduprevisorapar@gmail.com <procesosfiduprevisorapar@gmail.com>

SEÑOR:  
JUEZ TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE CARTAGENA
E         S        D 

REFERENCIA: EJECUTIVO SINGULAR DE COMULTIGAS LIQUIDADA CONTRA DELCY
MARTINEZ PADILLA

RADICADO: 13001-40-03-014-2018-00611-00
 

LEIDY YAMILE GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Mayor de edad, abogada en Ejercicio, concurro a usted a fin
de APORTAR LIQUIDACIÓN ACTUALIZADA DEL CRÉDITO con los valores que relaciono a continuación:
 

LIQIDACIÓN ACTUALIZADA 

 CAPITAL  $                3.394.419,00

 INTERESES VENCIMIENTO A 30 NOVIEMBRE DE 2019  $                2.040.225,91

 01 DICIEMBRE DE 2019 A 30 DE MARZO DE 2021  $                1.018.326,00

 INTERESES DE 31 E MARZO DE 2021  18 OCTUBRE DE
2022  $                1.527.488,55

TOTAL  $         7.980.459,46
 
 
 
De usted,
 
 
 
LEIDY YAMILE GONZÁLEZ ÁLVAREZ
CC No 45.558.368 De Cartagena
TP No 181.955 De C. S de la J.

De: LEIDY YAMILE GONZALEZ ALVAREZ <costalitigando@hotmail.com>

Enviado: lunes, 17 de octubre de 2022 7:57 p. m.

Para: LEIDY YAMILE GONZALEZ ALVAREZ <costalitigando@hotmail.com>

Asunto: APORTAR LIQUIDACIÓN ACTUALIZADA DEL CRÉDITO- DELCY MARTINEZ 13001-40-03-014-2018-00611-00
 

SEÑOR:  
Ó



JUEZ TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE CARTAGENA
E         S        D 

REFERENCIA: EJECUTIVO SINGULAR DE COMULTIGAS LIQUIDADA CONTRA DELCY
MARTINEZ PADILLA

RADICADO: 13001-40-03-014-2018-00611-00
 

LEIDY YAMILE GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Mayor de edad, abogada en Ejercicio, concurro a usted a fin
de APORTAR LIQUIDACIÓN ACTUALIZADA DEL CRÉDITO con los valores que relaciono a continuación:
 

LIQIDACIÓN ACTUALIZADA 

 CAPITAL  $                3.394.419,00

 INTERESES VENCIMIENTO A 30 NOVIEMBRE DE 2019  $                2.040.225,91

 01 DICIEMBRE DE 2019 A 30 DE MARZO DE 2021  $                1.018.326,00

 INTERESES DE 31 E MARZO DE 2021  18 OCTUBRE DE
2022  $                1.527.488,55

TOTAL  $         7.980.459,46
 
 
 
De usted,
 
 
 
LEIDY YAMILE GONZÁLEZ ÁLVAREZ
CC No 45.558.368 De Cartagena
TP No 181.955 De C. S de la J.
 
 



SEÑOR:   
JUEZ TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE CARTAGENA  
E         S        D  
 
 

REFERENCIA: EJECUTIVO SINGULAR DE COMULTIGAS LIQUIDADA 
CONTRA DELCY MARTINEZ PADILLA  
 
 

RADICADO: 13001-40-03-014-2018-00611-00 
 

LEIDY YAMILE GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Mayor de edad, abogada en Ejercicio, 
concurro a usted a fin de APORTAR LIQUIDACIÓN ACTUALIZADA DEL CRÉDITO con 
los valores que relaciono a continuación:  
 

LIQIDACIÓN ACTUALIZADA   

 CAPITAL   $                3.394.419,00  

 INTERESES VENCIMIENTO A 30 NOVIEMBRE DE 2019   $                2.040.225,91  

 01 DICIEMBRE DE 2019 A 30 DE MARZO DE 2021   $                1.018.326,00  

 INTERESES DE 31 E MARZO DE 2021  18 OCTUBRE DE 
2022   $                1.527.488,55  

TOTAL   $         7.980.459,46  

  
 

 

De usted, 

 

 

 

 

LEIDY YAMILE GONZÁLEZ ÁLVAREZ 

CC No 45.558.368 De Cartagena 

TP No 181.955 De C. S de la J. 

   

 



DD MM AAAA

18 10 2022

JUZGADO 2 PEQUE CAUSAS DEMANDANDO: BENIGNO OSPINO

VALOR CAPITAL OBLIGACION LETRA % INTERES No MESES A LA FECHA
INTERESES A LA 

FECHA

VALOR NETO+INT 

A LA FECHA

$ DDD MM AAAA

 $                                    3.394.419,00 31 3 2021 2,5 18  $          1.527.488,55  $           4.921.907,55 

 CAPITAL  $                3.394.419,00 

 INTERESES VENCIMIENTO A 30 

NOVIEMBRE DE 2019  $                2.040.225,91 

 01 DICIEMBRE DE 2019 A 30 DE 

MARZO DE 2021  $                1.018.326,00 

 INTERESES DE 31 E MARZO DE 

2021  18 OCTUBRE DE 2022  $                1.527.488,55 

TOTAL  $          7.980.459,46 

 LIQIDACIÓN ACTUALIZADA  



% INTERES



RV: APORTAR LIQUIDACIÓN ACTUALIZADA DEL CRÉDITO NAYIT MENA ROMERO 13001-40-03-
005-2018-00588-00

LEIDY YAMILE GONZALEZ ALVAREZ <costalitigando@hotmail.com>
Mar 18/10/2022 10:05 AM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: procesosfiduprevisorapar@gmail.com FIDUPREVISORA PAR <procesosfiduprevisorapar@gmail.com>

SEÑOR:  
JUEZ TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE CARTAGENA
E         S        D 

REFERENCIA: EJECUTIVO SINGULAR DE COMULTIGAS LIQUIDADA CONTRA NAYIT MENA
ROMERO
RADICADO: 13001-40-03-005-2018-00588-00
 
LEIDY YAMILE GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Mayor de edad, abogada en Ejercicio, concurro a usted a fin
de APORTAR LIQUIDACIÓN ACTUALIZADA DEL CRÉDITO, por los valores que relaciono a continuación:
 
 
 

LIQUIDACIÓN OBLIGACIÓN 200036
CAPITAL  $         5.250.000,00

INTERESES A 15  ENERO DE 2020  $         2.040.225,91

INTERESES MORATORIOS 16 ENERO DE 2020 A
MARZO 30 DE 2021 $ 1.781.306,04

INTERESES DE 31-03-2021 A 18-10-2022  $         2.362.500,00
TOTAL  $       11.434.031,95

 
 
 
 
 
De usted,
 
 
 
LEIDY YAMILE GONZÁLEZ ÁLVAREZ
CC No 45.558.368 De Cartagena
TP No 181.955 De C. S de la J.

De: LEIDY YAMILE GONZALEZ ALVAREZ <costalitigando@hotmail.com>

Enviado: martes, 18 de octubre de 2022 1:29 a. m.

Para: LEIDY YAMILE GONZALEZ ALVAREZ <costalitigando@hotmail.com>

Asunto: APORTAR LIQUIDACIÓN ACTUALIZADA DEL CRÉDITO NAYIT MENA ROMERO 13001-40-03-005-2018-00588-00
 
SEÑOR:  

Ó



JUEZ TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE CARTAGENA
E         S        D 

REFERENCIA: EJECUTIVO SINGULAR DE COMULTIGAS LIQUIDADA CONTRA NAYIT MENA
ROMERO
RADICADO: 13001-40-03-005-2018-00588-00
 
LEIDY YAMILE GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Mayor de edad, abogada en Ejercicio, concurro a usted a fin
de APORTAR LIQUIDACIÓN ACTUALIZADA DEL CRÉDITO, por los valores que relaciono a continuación:
 
 
 

LIQUIDACIÓN OBLIGACIÓN 200036
CAPITAL  $         5.250.000,00

INTERESES A 15  ENERO DE 2020  $         2.040.225,91

INTERESES MORATORIOS 16 ENERO DE 2020 A
MARZO 30 DE 2021 $ 1.781.306,04

INTERESES DE 31-03-2021 A 18-10-2022  $         2.362.500,00
TOTAL  $       11.434.031,95

 
 
 
 
 
De usted,
 
 
 
LEIDY YAMILE GONZÁLEZ ÁLVAREZ
CC No 45.558.368 De Cartagena
TP No 181.955 De C. S de la J.
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RV: APORTAR LIQUIDACIÓN ACTUALIZADA DEL CRÉDITO MIRIAM OSORIO PALLARES
13001-40-03-011-2018-00321-00

LEIDY YAMILE GONZALEZ ALVAREZ <costalitigando@hotmail.com>
Mar 18/10/2022 10:07 AM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena
<cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: procesosfiduprevisorapar@gmail.com FIDUPREVISORA PAR <procesosfiduprevisorapar@gmail.com>

SEÑOR:   
JUEZ TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE CARTAGENA  
E         S        D  

 
REFERENCIA: EJECUTIVO SINGULAR DE COMULTIGAS LIQUIDADA CONTRA
MIRIAM OSORIO PALLAREZ  
 
RADICADO: 13001-40-03-011-2018-00321-00 
 
LEIDY YAMILE GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Mayor de edad, abogada en Ejercicio, concurro a
usted a fin de APORTAR LIQUIDACIÓN ACTUALIZADA DEL CRÉDITO, por los valores que
relaciono a continuación:  
 
 
 

LIQUIDACIÓN OBLIGACIÓN LETRA 200154  

CAPITAL    $         3.200.000,00  

INTERESES DE MORA A 28 DE JUNIO DE 2021   $         2.844.221,33  

INTERESES MORATORIOS 29-06-2021 A 18-10-2022   $         1.200.000,00  

TOTAL    $         7.244.221,33  
 
 

LIQUIDACIÓN OBLIGACIÓN  200084  

CAPITAL    $         3.600.000,00  

INTERESES MORATORIOS A 28 JUNIO DE 2021   $         3.379.803,00  

INTERESES MORATORIOS 29-06-2021 A 18-10-2022   $         1.314.000,00  
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TOTAL    $         8.293.803,00  
 
 
 
 
 
De usted, 
 
 
 
 
LEIDY YAMILE GONZÁLEZ ÁLVAREZ 
CC No 45.558.368 De Cartagena 
TP No 181.955 De C. S de la J. 

De: LEIDY YAMILE GONZALEZ ALVAREZ <costalitigando@hotmail.com>

Enviado: martes, 18 de octubre de 2022 1:14 a. m.

Para: LEIDY YAMILE GONZALEZ ALVAREZ <costalitigando@hotmail.com>

Asunto: APORTAR LIQUIDACIÓN ACTUALIZADA DEL CRÉDITO MIRIAM OSORIO PALLARES 13001-40-03-011-2018-
00321-00
 
SEÑOR:   
JUEZ TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE CARTAGENA  
E         S        D  

 
REFERENCIA: EJECUTIVO SINGULAR DE COMULTIGAS LIQUIDADA CONTRA
MIRIAM OSORIO PALLAREZ  
 
RADICADO: 13001-40-03-011-2018-00321-00 
 
LEIDY YAMILE GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Mayor de edad, abogada en Ejercicio, concurro a
usted a fin de APORTAR LIQUIDACIÓN ACTUALIZADA DEL CRÉDITO, por los valores que
relaciono a continuación:  
 
 
 

LIQUIDACIÓN OBLIGACIÓN LETRA 200154  

CAPITAL    $         3.200.000,00  

INTERESES DE MORA A 28 DE JUNIO DE 2021   $         2.844.221,33  

INTERESES MORATORIOS 29-06-2021 A 18-10-2022   $         1.200.000,00  

TOTAL    $         7.244.221,33  
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LIQUIDACIÓN OBLIGACIÓN  200084  

CAPITAL    $         3.600.000,00  

INTERESES MORATORIOS A 28 JUNIO DE 2021   $         3.379.803,00  

INTERESES MORATORIOS 29-06-2021 A 18-10-2022   $         1.314.000,00  

TOTAL    $         8.293.803,00  
 
 
 
 
 
De usted, 
 
 
 
 
LEIDY YAMILE GONZÁLEZ ÁLVAREZ 
CC No 45.558.368 De Cartagena 
TP No 181.955 De C. S de la J. 
 



SEÑOR:   
JUEZ TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE CARTAGENA  
E         S        D  
 
 

REFERENCIA: EJECUTIVO SINGULAR DE COMULTIGAS LIQUIDADA 
CONTRA MIRIAM OSORIO PALLAREZ  
 
RADICADO: 13001-40-03-011-2018-00321-00 

 

LEIDY YAMILE GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Mayor de edad, abogada en Ejercicio, 
concurro a usted a fin de APORTAR LIQUIDACIÓN ACTUALIZADA DEL CRÉDITO, por 
los valores que relaciono a continuación:  
 
 
 

LIQUIDACIÓN OBLIGACIÓN LETRA 200154  

CAPITAL   $         3.200.000,00  

INTERESES DE MORA A 28 DE JUNIO DE 2021  $         2.844.221,33  

INTERESES MORATORIOS 29-06-2021 A 18-10-2022  $         1.200.000,00  

TOTAL   $         7.244.221,33  

 

 

LIQUIDACIÓN OBLIGACIÓN  200084  

CAPITAL   $         3.600.000,00  

INTERESES MORATORIOS A 28 JUNIO DE 2021  $         3.379.803,00  

INTERESES MORATORIOS 29-06-2021 A 18-10-2022  $         1.314.000,00  

TOTAL   $         8.293.803,00  

 

 

 

 

 

De usted, 

 

 

 

 

LEIDY YAMILE GONZÁLEZ ÁLVAREZ 

CC No 45.558.368 De Cartagena 

TP No 181.955 De C. S de la J. 

 



DD MM AAAA

18 10 2022

JUZGADO 3 JECUCIÓN DEMANDANDO: MIRIAM OSORIO PALLARES

VALOR CAPITAL OBLIGACION OBLIGACIÓN 200154 % INTERES No MESES A LA FECHA
INTERESES A LA 

FECHA

VALOR NETO+INT 

A LA FECHA

$ DDD MM AAAA

 $                                    3.200.000,00 29 6 2021 2,5 15  $          1.200.000,00  $           4.400.000,00 

 LIQUIDACIÓN OBLIGACIÓN LETRA 200154 

CAPITAL  $          3.200.000,00 INTERESES DE MORA A 28 DE 

JUNIO DE 2021  $          2.844.221,33 

INTERESES MORATORIOS 31-

01-2019 A 18-10-2022  $          1.200.000,00 

TOTAL  $          7.244.221,33 

DD MM AAAA

18 10 2022

JUZGADO 2 JECUCIÓN DEMANDANDO: MARESLSYS CONTRERAS

VALOR CAPITAL OBLIGACION OBLIGACIÓN 200517 % INTERES No MESES A LA FECHA
INTERESES A LA 

FECHA

VALOR NETO+INT 

A LA FECHA
$ DDD MM AAAA

 $                                    3.504.000,00 29 6 2021 2,5 15  $          1.314.000,00  $           4.818.000,00 

 LIQUIDACIÓN OBLIGACIÓN  200084 

CAPITAL  $          3.600.000,00 

INTERESES MORATORIOS A 

28 JUNIO DE 2021  $          3.379.803,00 

INTERESES MORATORIOS 29-

06-2021 A 18-10-2022  $          1.314.000,00 

TOTAL  $          8.293.803,00 
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13001-40-03-011-2017-00027-00 LIQUIDACIÓN DEL CREDITO GUIDO RAMON LOPEZ
VERGARA CONTRA ROGERS DIAZ LEDESMA Y OTRO

jhon jairo caro meriño <jhoncame17@hotmail.com>
Mar 18/10/2022 11:02 AM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena
<cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR 
DEMANDANTE: GUIDO RAMON LOPEZ VERGARA 
DEMANDADO: ROGERS DIAZ LEDESMA y CARLOS JAVIER MORALES
ASPRILLA 
RADICACION: 13001-40-03-011-2017-00027-00. 
 
ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO 



JHON JAIRO CARO MERIÑO 
ABOGADO 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  

Cel.3135017812-6056700453; Correo: jhoncame17@hotmail.com 

CARTAGENA, 18 DE OCTUBRE DE 2022 
 
SEÑOR: 
JUEZ TERCERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE 

CARTAGENA 
E.S.D. 
 
PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR 

DEMANDANTE: GUIDO RAMON LOPEZ VERGARA 

DEMANDADO: ROGERS DIAZ LEDESMA y CARLOS JAVIER 

MORALES ASPRILLA 

RADICACION: 13001-40-03-011-2017-00027-00. 

 

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO 

 

JHON JAIRO CARO MERIÑO, actuando en calidad de 

apoderado judicial de la parte demandante, en el asunto de la 

referencia, por medio del presente escrito y con el respeto 
debido, acudo a su digno despacho para manifestarle que  
presento la liquidación del crédito, tal como viene ordenado 
en el Auto del día Primero (01) de Octubre de 2019 y 

publicado en el estado del Cuatro (04) de Octubre de 2019, y 
teniendo en cuenta lo consignado en el Auto del Diez (10) de 
Octubre del año 2022, como lo preceptúa el Capítulo II 

Articulo 446 del Código General del Proceso, a continuación 
practico la liquidación del crédito: 
 

Capital………………………………………………..$  5.400.000 
 
Intereses de Mora desde el 27 de enero del año 2016 
hasta el 10 de octubre del año 2022: 

Año  Mes-Días tasa días Saldo 

2016 Enero-31 29.52 % 4 $   17.712 

2016 Febrero-29 29.52 % 29 $ 128.412 

2016 Marzo-31 29.52 % 31 $ 137.268 

2016 Abril-30 20.54% 30 $   92.430 

2016 Mayo-31 20.54% 31 $   95.511 

2016 Junio-30 20.54% 30 $   92.430 

2016 Julio-31 20.54% 31 $   95.511 

2016 Agosto-31 20.54% 31 $   95.511 

2016 Septiembre-30 20.54% 30 $   95.511 

2016 Octubre-31 32.99% 31 $ 153.403 

2016 Noviembre-30 32.99% 30 $ 148.455 

2016 Diciembre-31 32.99% 31 $ 153.403 

2017 Enero-31 33.51% 31 $ 155.821 

2017 Febrero-28 33.51% 28 $ 140.742 
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2017 Marzo-31 33.51% 31 $ 155.821 

2017 Abril-30 33.50% 30 $ 150.750 

2017 Mayo-31 33.50% 31 $ 155.775 

2017 Junio-30 33.50% 30 $ 150.750 

2017 Julio-31 32.97% 31 $ 153.310 

2017 Agosto-31 32.97% 31 $ 153.310 

2017 Septiembre-30 32.97% 30 $ 148.365 

2017 Octubre-31 31.73% 31 $ 147.544 

2017 Noviembre-30 31.44% 30 $ 141.480 

2017 Diciembre-31 31.16% 31 $ 140.220 

2018 Enero-31 31.04% 31 $ 144.336 

2018 Febrero-28 31.52% 28 $ 132.384 

2018 Marzo-31 31.02% 31 $ 144,243 

2018 Abril-30 30.72% 30 $ 138.240 

2018 Mayo-31 30.66% 31 $ 142.569 

2018 Junio-30 30.42% 30 $ 136.890 

2018 Julio-31 30.05% 31 $ 139.732 

2018 Agosto-31 30.05% 31 $ 139.732 

2018 Septiembre-30 30.05% 30 $ 135.225 

2018 Octubre-31 29.45% 31 $ 136.942 

2018 Noviembre-30 29.24% 30 $ 131.580 

2018 Diciembre-31 29.10% 31 $ 135.315 

2019 Enero-31 28.74% 31 $ 133.641 

2019 Febrero-28 28.74% 28 $ 120.708 

2019 Marzo-31 29.06% 31 $ 135.129 

2019 Abril-30 28.98% 30 $ 130.410 

2019 Mayo-31 29.01% 31 $ 134.896 

2019 Junio-30 29.01% 30 $ 130.545 

2019 Julio-30 26,92% 30 $ 121.140 

2019 Agosto-31 26,98% 31 $ 125.457 

2019 Septiembre-30 26,98% 30 $ 121.410 

2019 Octubre-31 26,65% 31 $ 123.922 

2019 Noviembre-30 26,55% 30 $ 119.475 

2019 Diciembre-31 26,37% 31 $ 122.620 

2020 Enero-31 26,16% 31 $ 121.644 

2020 Febrero-29 26,59% 29 $ 115.666 

2020 Marzo-31 26,43% 31 $ 122.899 

2020 Abril-30 26,04% 30 $ 117.180 

2020 Mayo-31 25,29% 31 $ 117.598 

2020 Junio-30 25,18% 30 $ 113.310 

2020 Julio-31 25,18% 31 $ 117.087 

2020 Agosto-31 25,44% 31 $ 118.296 

2020 Septiembre-30 25,53% 30 $ 114.885 

2020 Octubre-31 25,14% 31 $ 116.901 

2020 Noviembre-30 24,76% 30 $ 111.420 

2020 Diciembre-31 24,19% 31 $ 112.483 
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2021 Enero-31 25,98% 31 $ 120.807 

2021 Febrero-28 26,31% 28 $ 110.502 

2021 Marzo-31 26,12% 31 $ 121.458 

2021 Abril-30 25,97% 30 $ 116.865 

2021 Mayo -31 25,83% 31 $ 120.109 

2021 Junio-30 25,82% 30 $ 116.190 

2021 Julio-31 25,77% 31 $ 119.830 

2021 Agosto-31 25,86% 31 $ 120.249 

2021 Septiembre-30 25,79% 30 $ 116.055 

2021 Octubre-31 25,62% 31 $ 119.133 

2021 Noviembre-30 25,91% 30 $ 116.595 

2021 Diciembre-31 26.19 31 $ 121.783 

2022 Enero-30 24,49% 30 $ 110.205 

2022 Febrero-28 25,45% 28 $ 106.890 

2022 Marzo-31 25,71% 31 $ 119.551 

2022 Abril-30 26,58% 30 $ 119.610 

2022 Mayo-31 27,57% 31 $ 128.200 

2022 Junio-30 28,60% 30 $ 128.700 

2022 Julio-31 29,92% 31 $ 139,128 

2022 Agosto-31 31,32% 31 $ 145.638 

2022 Septiembre-30 35.25% 30 $ 158.625 

2022 Octubre-31 36.92% 18 $   99.684  

 
 

Total Intereses de Mora liquidados…………………….$ 10.074.442 

 
TOTAL, LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO………………….$ 15.474.442 

 
QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 
($15.474.442). 
 

 
DEL SEÑOR JUEZ, 
Atentamente, 
 
 

 
 

JHON JAIRO CARO MERIÑO  
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