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Juzgado 05 Civil Municipal - Meta - Villavicencio

e
De: milton arango <rantisiarana@gmail.com>
Enviado el: martes, 08 de junio de 2021 3:37 p. m.
Para: Juzgado 05 Civil Municipal - Meta - Villavicencio
Asunto: Fwd: PROCESO 50001400300520120009200 ARBEY RODAS ROJAS- ALLEGO

LIQUIDACION DEL CREDITO ADICIONAL Y SU RESPECTIVO PAGO Y SOPORTE A
ORDENES DEL DESPACHO
Datos adjuntos: DOC060821-06082021154808.pdf

---------- Forwarded message ----------

From: LA FERIA DEL TEXTO <laferiadeltexto21@gmail.com>

Date: Tue, 8 Jun 2021 15:08:40 -0500

Subject: PROCESO 50001400300520120009200 ARBEY RODAS ROJAS
To: cesar21temisgarcia@gmail.com, rantisiarana@gmail.com



SENORES:

JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
TIPO DE PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR

REF: PROCESO No. 5000-1400-300-5-2012-000-92-00

ASUNTO: SOLICITUD DE TERMENACION DEL PROCESO POR PAGO TOTAL DE LA
OBLIGACION j

DEMANDANTE: CIELO GUERRERO PEREZ
DEMANDADO: ARBEY RODAS ROJAS

MILTON CESAR ARANGO GARCIA, identificado como aparece al pie de mi respectiva firma,
obrando como apoderado del sefior, ARBEY RODAS ROJAS, dentro del proceso de la referencia
me permito manifestar a su excelencia, JUEZ QUINTO CIVIL MUNICIPAL, que mediante el
presente memorial , ALLEGO LA LIQUIDACION DEL CREDITO ADICIONAL CON
CORTE A LA FECHA, POR VALOR DE $ 977.680 — PESOS - MONEDA LEGAL
CORRIENTE segiin en auto calendado del (1)- PRIMERO DE JUNIO DEL PRERSENTE
ANO, en el cual el despacho , conmina a presentar liquidacién del crédito adicional » Y en este
sentido segun lo requerido, PRESENTO LA LIQUIDACION DEL CREDITO ADICIONAL .
PARA QUE SE TRAMITE Y ADEMAS ALLEGO LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE
PAGO DE LA LIQUIDACION ADICIONAL POR VALOR DE $ 977.680, dineros consignados
a Ordenes del despacho a favor del ejecutante , dineros consignados en la cuenta de depdsitos
Judiciales del Banco Agrario de Colombia, en tal sentido pido por favor, dar por terminado el proceso
ejecutivo por pago total de la obligacién , a favor del ejecutante, y para ello allego la consignacién

SAR ARANGO GARCIA
C. C. No. 17.348.245 DE V/CIO, META

TP-319.584 del C. S. J.

Me notifico en la calle 44 No. 56-150- casa 18, Oficina 101 de V/cio,
Celular: 310-8673466

Correo electrénico

Anexos,

Copia de la consignacién del Banco Agrario de Colombia, cuenta de depositos judiciales del
despacho.

Copia del auto del primero de Junio del afio 2021.

Copia de la solicitud de terminacién del pm@f'ecuﬁvo por pago total de la obligacién
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SENORES:

JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
PROCESO EJECUTIVO SINGULAR: 2012-00092-00
DEMANDANTE: CIELO GUERRERO PEREZ
DEMANDADO: ARBEY RODAS ROJAS

ASUNTO: LIQUIDACION DEL CREDITO ADICIONAL
CAPITAL: $ 4.000.000.

INTERESES CAUSADOS: $ 1.402.440

VALOR TOTAL LIQUIDACION APROBADA A FECHA MAYO DEL ANO 2020:
$13.374.066,67

PRESENTACION DE LIQUIDACION DEL CREDITO ADICIONAL A FECHA: ANO 2020
Y 2021

ANO 2020 INT. INT. | No INT.

ANUA | MORATORI .| CAUSAD

L O| DI 0Ss

A

JUNIO | 18.12 2.03% | 30 81,200
%

JULIO | 18.12 2.03% | 30 81,200
%

AGOSTO | 18.12 2,04% | 30 81,700
%

SEPTIEMB | 18.12 2,05% | 30 82,000
RE %

OCTUBRE | 18.12 2.02% | 30 80,800
%

NOVIEMBR | 18.12 2.00% | 30 80,000
E %

DICIEMBRE | 18.12 1.96% | 30 78,400
%

TOTAL: INTERESES CAUSADOS DE JUNIO A DICIEMBRE DEL ANO 2020 $563.320.




PRESENTACION DE LIQUIDACION DEL CREDITO ADICIONAL A FECHA: ANO 2021

ANO 2021 INT. ANUAL | INT. No. DIA INT.
MORATORIO CAUSADOS

ENERO 17.32% 1.94% 30 77,600

FEBRERO 17.54% 1.97% 30 78,800

MARZO 17,41% 1,95% 30 78,000

ABRIL 17,31% 1,94% 30 77,600
MAYO 17,22% 1,93% 30 77,200 - |
JUNIO 17.21% 1,93% 9 23,160 |

TOTAL: INTERESES CAUSADOS DE ENERO A JUNIO DEL ANO 2021 $ 412.360

GRAN TOTAL DE INTERESES CAUSADOS DE
A ENERO A JUNIO DEL ANO 2021 TOTAL: $

977.680.

INTERESES LIQUIDADOS A LA FECHA

L R ARANGO GARCIA
CC. 17.348.245 DE VILLAVICENCIO
TP-319.584 DEL CSJ

~ Y 2 e 0 oy i B £ 5
LesarZitemisgarcio@gmailcom

rantisisrana®omait rom

TEL: 3108673466

977,680

JUNIO A DICIEMBRE DEL ANO 2020,



Proceso No. 50001400300520120009200

JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL
Villavicencio (Meta),
61 JUN 2021

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 447 deil C.

G. del P., y siempre que no se encuentre embargado el crédito dentro

de las presentes diligencias, ORDENASE una vez en firme el presente

proveido, la entrega a la demandante CIELO GUERRERO PEREZ, de

la suma de $13.732.532,67 valor correspondiente a las liquidaciones

del crédito y las costas que se encuentran aprobadas. Oficiese como

corresponda, hasta completar el monto ordenado y de hacerse

- necesario elabérense las conversiones y fraccionamientos a gue haya
lugar.

Como quiera que, al revisar la liquidacién del crédito
aprobada, estabiece el Despacho que en la misma se liquidaron
intereses a mayo del afio 2020, previo a determinarse la terminacién
del proceso debe presentarse, tramitarse y pagarse la liquidacién
adicional del crédito, con corte a Ia fecha en que se realice la misma.

En consecuencia, no es posible acceder a la terminacion
del proceso como lo solicita el apoderado judicial de la parte
demandada, el Dr. MILTON CESAR ARANGO GARCIA, como quiera
que no se satisfacen las exigencias del art. 561 del C. G. del P.

NOTIFIQUESE

g BN
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