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Re: Proceso No. 2010-238 - Descuento orden Judicial ANDRES ALONSO GONZALEZ

RECURSOS HUMANOS <rh.navarsoluciones@gmail.com>
Vie 11/03/2022 2:41 PM
Para:  abogadasaturia@gmail.com <abogadasaturia@gmail.com>; Juzgado 02 Familia Circuito - Meta - Villavicencio
<fam02vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buena tarde,
Sres Juzgado Segundo de Familia Villavicencio,

Por medio del presente le informamos que se realizó el respectivo descuento según comunicado,
desde el mes de octubre de 2021 a enero de 2022 al Señor Andres Alonso Gonzalez Perez,
identificado con Cédula de ciudadanía N. 86.067.826; por tal motivo informamos que desde el pasado
19 de enero de 2022, se desvinculó laboralmente de la empresa Navar Catering Services SAS Zomac,
Nit. 901.261.401-8.

Adjunto envío planilla de pago seguridad social con novedad del retiro como soporte.

Agradezco la atención prestada.

--

Bendiciones, 

Paula Andrea Cascavita Cadena
Directora de Recursos Humanos

Cel. 3185531762

El vie, 29 oct 2021 a las 15:07, RECURSOS HUMANOS (<rh.navarsoluciones@gmail.com>) escribió:





---------- Forwarded message ---------

De: johanna ruiz <abogadasaturia@gmail.com>

Date: vie, 15 oct 2021 a las 11:17

Subject: Proceso No. 2010-238 - Descuento orden Judicial ANDRES ALONSO GONZALEZ

To: <rh.navarsoluciones@gmail.com>







Cordialmente remito oficio del proceso del asunto para su respectivo trámite.



Atentamente, 





LUZ MILI LEAL ROA
Secretaria 
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AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de
Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato,
respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el
destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las
contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos
y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo,
considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.




-- 

Cordialmente,




SATURIA JOHANNA RUIZ LIZCANO

Abogada - Especializada en Instituciones Jurídico Procesales 

Tel. 314 309 31 83

Villavicencio



Libre de virus. www.avast.com





-- 

Bendiciones, 


DANIELA ANDREA REYES DIAZ
Esp. Derecho Laboral y Relaciones Industriales
Esp. Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Directora de Recursos Humanos y SST

3212193530
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NAVAR SOLUCIONES SAS


NAVAR CATERING SERVICES S.A.S.
Oficina: Calle. 4b  # 24 - 60 Barrio Alborada

Teléfono:(57)- (8) 678 48 51 -Móvil: 321 219 3530
Villavicencio - Colombia 





Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. una tonelada de papel implica la tala de 15
arboles y el consumo de 2500.00 litros de agua; Proteger el medio ambiente está también en sus manos.
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-- 

Bendiciones, 

Paula Andrea Cascavita Cadena
Directora de Recursos Humanos

Cel. 3185531762
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NAVAR CATERING SERVICES S.A.S.
Oficina: Calle. 4b  # 24 - 60 Barrio Alborada

Teléfono:(57)- (8) 678 48 51 -Móvil: 318 553 1762
Villavicencio - Colombia 

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. una tonelada de papel implica la tala de 15
arboles y el consumo de 2500.00 litros de agua; Proteger el medio ambiente está también en sus manos.




Se certifica que NAVAR CATERING SERVICES SAS ZOMAC identificado(a) con NI 901261401 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para 
ANDRES ALONSO GONZALEZ PEREZ identificado(a) con CC 86067826

Este certificado se expide el día 2022-03-11 a las 02:37.

Clave Planilla Clave Pago Tipo 
Planilla

Fecha 
Pago Riesgo Código Administradora Concepto Periodo Días

Novedades
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip IBC Tarifa Cotización

9430730165 1318474233 E 2022-02-08 EPS EPS037 NUEVA E.P.S. COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-02 19  X       X         $1,035,000 4% $41,400

9430730165 1318474233 E 2022-02-08 AFP 230201 PROTECCION COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-01 19  X       X         $1,035,000 16% $165,600

9430730165 1318474233 E 2022-02-08 AFP 230201 PROTECCION
FONDO DE 

SOLIDARIDAD 
PENSIONAL

2022-01 19  X       X         $1,035,000  $0

9430730165 1318474233 E 2022-02-08 AFP 230201 SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA

SUBCUENTA DE 
SUBSISTENCIA 2022-01 19  X       X         $1,035,000  $0

9430730165 1318474233 E 2022-02-08 AFP 230201 PROTECCION
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 
EMPLEADOR

2022-01 19  X       X         $0 0% $0

9430730165 1318474233 E 2022-02-08 AFP 230201 PROTECCION
COTIZACIÓN 
VOLUNTARIA 

AFILADO
2022-01 19  X       X         $0 0% $0

9430730165 1318474233 E 2022-02-08 ARL 14-4 COLPATRIA ARP COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-01 19  X       X         $1,035,000 2.436% $25,300

9430730165 1318474233 E 2022-02-08 CCF CCF34 COFREM COTIZACIÓN 
OBLIGATORIA 2022-01 19  X       X         $1,035,000 4% $41,400
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