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Fwd: Archivos

SANDRA MORENO <sandramabg@gmail.com>
Lun 4/09/2023 3:38 PM

Para:Juzgado 02 Familia Circuito - Meta - Villavicencio <fam02vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

10 archivos adjuntos (758 KB)
Compra de Bonos Colsanitas Laura LAURA VENEGAS.pdf; Factura Acuarela LAURA VENEGAS.pdf; Factura S30136454 LAURA
VENEGAS.pdf; Factura de Moral escolar LAURA VENEGAS.pdf; Memorial liquidacion de los intereses y deuda.pdf; Compra de
Cuaderno LAURA VENEGAS.pdf; Compra de Bonos Colsanitas 2 LAURA VENEGAS.pdf; Pago calculadora Financiera LAURA
VENEGAS.pdf; EJECUTIVO ALIMENTOS LAURA VENEGAS.pdf; poder LAURA VENEGAS.pdf;

Como apoderada de Laura Sofia Venegas Hernandez, procedo a enviar nuevamente los
anexos del memorial de liquidación, el cual en cola del correo se puede evidenciar que el
mismo se envió el 28 de julio de 2023

---------- Forwarded message ---------
De: SANDRA MORENO <sandramabg@gmail.com>
Date: vie, 28 jul 2023 a las 16:04
Subject: Fwd: Archivos
To: Juzgado 02 Familia Circuito - Meta - Villavicencio <fam02vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buenas tardes envio anexos del memorial enviado en dia de hoy dentro del proceso de
alimentos 22019154

---------- Forwarded message ---------
De: Laura Sofia Venegas Lauris <lausofiavh@gmail.com>
Date: vie, 28 jul 2023 a las 12:35
Subject: Archivos
To: <sandramabg@gmail.com>

--
Cordialmente, 

SANDRA MARGOTH MORENO MARTÍNEZ 
Abogada 
Cel. 312 472 5973 
E-mail: sandramabg@gmail.com 
Dir. Calle 34 Nº 31-06 Ofic. 202 B/San Fernando 
      (Villavicencio-Meta) 

--
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Abogada 
SANDRA MAGOTH MORENO MARTINEZ 

 
 

Señora 
JUEZA SEGUNDA DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO  
E.S.D. 

 

RADICADO:   50001311000220190015400 

CLASE DE PROCESO: EJECUTIVIO DE ALIMENTOS 

DEMANDANTE:  LAURA SOFIA VENEGAS HERNANDEZ 

DEMANDADO:  CARLOS ALBERTO VENEGAS MURILLO 

 

SANDRA MARGOTH MORENO MARTINEZ, persona mayor de edad y vecina de esta 
ciudad, identificada con la cédula de Ciudadanía número 40.443.622 de Villavicencio, 
titular de la tarjeta profesional de abogada número 204.244 del C.S. de la J.,  en 
ejercicio del poder a mí conferido por  LAURA SOFIA VENEGAS HERNANDEZ, mayor 
de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de Ciudadanía número 
1.011.080.617  de Bogotá, en su condición de  hija del señor Carlos Alberto Venegas 
Murillo; con el acostumbrado respeto me dirijo a su despacho, con el fin de hacer las 
siguientes peticiones bajo el siguiente argumento: 

En razón a que el proceso antes indicado, aún se encuentra vigente y en el numeral 
9º.  del mandamiento de pago proferido el 26/04/2022 por este Despacho y el 
artículo 4º. De la Sentencia 292 del 29/09/2015 vigente para la época de los gastos, 
me permito hacer relación de nuevos gastos (salud y educación) generados por la 
suscrita LAURA SOFIA VENEGAS HERNANDEZ, los cuales el 50% de los mismos, están 
a cargo del señor CARLOS ALBERTO VENEGAS MURILLO,  en calidad de progenitor, 
los cuales relaciono a continuación: 

1. Por la suma de DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE 
($19.650.00), por concepto de Salud – Bono de Colsanitas,   Compañía de 
Medicina Prepagada Colsanitas Nit. 860.078.828, Fac. No. P.O.S. C473 99477 
de fecha 01/02/2023, por valor total  de; Treinta y Nueve Mil Trescientos  
Pesos 
Mcte………………………………………………………………………………………….$39.300.oo. 

 
2. Por la suma de CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA  PESOS 

MCTE ($58.950.00), por concepto de Salud – Bono de Colsanitas,   Compañía 
de Medicina Prepagada Colsanitas Nit. 860.078.828, Fac. No. P.O.S. 
C61415286 de fecha 04/02/2023, por valor total  de  Ciento Diecisiete Mil 
Novecientos Pesos Mcte………………………….………………………………$117.900.oo. 

 
3. Por la suma de  SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS ($ 77.700.00) 

concepto de Útiles escolares – Moral escolar,  Inversiones HAY S.A.S. NIT: 
800.11.635, Fac.  INRG-800021930, escolar, fecha 2023-01-28, por valor de: 
Ciento Cincuenta y Cinco Mil Cuatrocientos Pesos 
Mcte…………………………………. $155.400.00.  

 



 

 
Abogada 
SANDRA MAGOTH MORENO MARTINEZ 

 
 

4.  Por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 
Y CINCO MIL PESOS ($232.475.oo) Concepto Compra de tenis deportivos 
Century Spot S.A.S Nit.  900.158.685, Fac. 301 36454, fecha 2022-12-04, por 
valor de: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil Nove cientos Cincuenta pesos 
Mcte   ……………………………………………………………………………………$464.950.00. 

 
 

5. Por la suma de DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($16.350,oo) 
Concepto. Útiles escolares, Panamericana Librería y Papelería S.A, Tiq No. 25-
4386581, fecha 2022-08-15,  Treinta y Dos Mil  Setecientos Pesos 
Mcte………………….…………………………………………………………………$ 32.700.00. 

 
6. Por la suma de VEINTI UN MIL SETECIENTOS PESOS ($21.750.oo) Concepto: 

Útiles escolares, Panamericana Librería y papelería S.A, Tiq No. 25-
3608733,Cuaderno, de fecha 2023-01-08, por Cuarenta y Tres Mil Quinientos 
Pesos Mcte……………............................................................$ 43.500.00. 

 
7. Por la suma de DOCIENTOS VEINTICINCO MIL  PESOS ($225.000.oo) 

Concepto. Útiles escolares, Mercado Libre, fecha 2023-01-21,  Cuatrocientos 
Cincuenta Mil Pesos Mcte……………………………………………………….. $450.000.00. 

 

Las anteriores facturas fueron enviadas el 07/02/2023 mediante correo electrónico 
cvenegasm@dian.gov.co y charliev52@hotmail.co.  
 

8. Por la suma de    TRECE MIL QUINIENTOS PESOS ($13.500.oo) Concepto: Salud 
CopServir  Nit. 830.011.670, Fac. 5H3255615, medicamentos, fecha, 2023-
02-21, Por valor de Veintisiete Mil Pesos Mcte 
………………………………………….…………………………………………………..$  27.000.00. 

 
9. Por la suma de    TRECE MIL PESOS ($13.000.oo) Concepto: Salud CopServir  

Nit. 830.011.670, Fac. 5H3255674, medicamentos, fecha, 2023-02-22, Por 
valor de Veintisiete Mil Pesos Mcte 
………………………………………….…………………………………………………..$ 26.000.oo. 

 
10. Por la suma de OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTSO DIEZ PESOS ($83.310.oo) 

Concepto: Medicamentos, Droguería Cruz Verde con NIT. 800.149.695-1,  
Fac. B155 230670, medicamentos, de fecha 2023-02-22,  Cincuenta Sesenta 
y Seis Mil  Seiscientos Veinte  Pesos 
Mcte……..…………………………………………………………………………. $166.620.00. 

 

Las anteriores facturas fueron enviadas el 23/02/2023 mediante correo electrónico 
cvenegasm@dian.gov.co  y charlie52@hotmail.com. 

 

 
. 0 
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Abogada 
SANDRA MAGOTH MORENO MARTINEZ 

 
 

PETICIO22.SDFSSFSDPETICIONES 

PRIMERA: Su señoría de acuerdo a  la relación a los gastos relacionados con sus 

respectivas facturas las cuales suman un 100% el valor de UN MILLON QUINIENTOS 

VEINTITRES MIL  TRESCIENTOS SETENTA PESOS  MCTE ($1.523.370.00), de los cuales 

le corresponde pagar al señor CARLOS ALBERTO VENEGAS MURILLO,  en calidad de 

progenitor el valor del 50%, el cual es de SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  MCTE ($761.685.00) 

SEGUNDA: Condenar al demandado a pagar los intereses Moratorios sobre los 
valores adeudados desde la fecha en que ellas se hicieron exigibles y  hasta el día en 
que se verifique  su pago total. 

TERCERA: Que se condene al demandado a pagar adicionalmente los gastos, costas 
judiciales y agencias en derecho, en la cuantía señalada en las normas tarifarias 
vigentes. 

CUARTA: Su señoría reconocerme personería jurídica para actuar dentro del 
presente proceso. 

 

 
Del señor Juez, 
 
 

 
SANDRA MARGOTH MORENO MARTÍNEZ 
C.C. 40.443.622 de Villavicencio 
T.P. 204.244 del C.S. de la J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Abogada 
SANDRA MAGOTH MORENO MARTINEZ 

 
 

Señora 
JUEZA SEGUNDA DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO  
E.S.D. 

 

 

RADICADO:   50001311000220190015400 

CLASE DE PROCESO: EJECUTIVIO DE ALIMENTOS 

DEMANDANTE:  LAURA SOFIA VENEGAS HERNANDEZ  

DEMANDADO:  CARLOS ALBERTO VENEGAS MURILLO 
 
 
 
Como apoderada de la parte demandante, le solicito muy respetuosamente al 
despacho continuar con el embargo decretado al salario del demandado señor 
CARLOS ALBERTO VENEGAS MURILLO, en razón a que continúa incumpliendo sus 
obligaciones de padre, en favor de la suscrita como hija LAURA SOFIA VENEGAS 
HERNANDEZ. 
 
De igual manera que el embargo solicitado, recaiga sobre primas de servicio, primas 
nacionales, bonificaciones por prestación de servicios, vacaciones y demás 
emolumentos que genere el señor demandado. 
 
 
Del señor Juez, 
 

 
SANDRA MARGOTH MORENO MARTÍNEZ 
C.C. 40.443.622 de Villavicencio 
T.P. 204.244 del C.S. de la J. 
 
 
 
 

 

 

 

 









 

 
Abogada 
SANDRA MAGOTH MORENO MARTINEZ 

 
 

Señora 
JUEZA SEGUNDA DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO  
E.S.D. 

 

RADICADO:   50001311000220190015400 

CLASE DE PROCESO: EJECUTIVO DE ALIMENTOS 

DEMANDANTE:  LAURA SOFIA VENEGAS HERNANDEZ  

DEMANDADO:  CARLOS ALBERTO VENEGAS MURILLO 

 

SANDRA MARGOTH MORENO MARTINEZ, persona mayor de edad y vecina de esta 
ciudad, identificada con la cédula de Ciudadanía número 40.443.622 de Villavicencio, 
titular de la tarjeta profesional de abogada número 204.244 del C.S. de la J.,  en 
ejercicio del poder a mí conferido por  LAURA SOFIA VENEGAS HERNANDEZ, mayor 
de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de Ciudadanía número 
1.011.080.617  de Bogotá, en su condición de hija del demandado CARLOS ALBERTO 
VENEGAS MURILLO con cedula No. 19.476.965; con el acostumbrado respeto me 
dirijo a su despacho, con el fin de hacer las siguientes peticiones bajo el siguiente 
argumento: 

Se apruebe la liquidación de la deuda, los intereses correspondientes, así: 

 

CONCEPTO FECHA VALOR 50% TASA INTERES VALOR TOTAL 
INTERES 

Calculadora 21/01/2023 $ 225.000 6.00% $9.000 

Cuaderno 08/01/2023 $21.750 6.00% $864 

Bonos Salud  2/01/2023 $137.500 6.00% $5.500 

Morral escolar 28/01/2023 $77.700 6.00% $2.700 

Tenis 04/12/2022 $232.475 6.00% $10.458 

Útiles escolar 22/08/2022 $16.350 6.00% $981 

 TOTAL $710.775  $29.503 

El total de la deuda mas los intereses es la suma de $740.278. 
 
Del señor Juez, 
 

 
SANDRA MARGOTH MORENO MARTÍNEZ 
C.C. 40.443.622 de Villavicencio 
T.P. 204.244 del C.S. de la J. 

 



IVA REGIMEN COMUN

RESPONSABLE ICA

ACTIVIDAD ECONOMICA 4669

"NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES"

FACTURA ELECTRÓNICA 

DE VENTA: 

INTG - 800021930

(Original)

AUTOP MEDELLIN KM 7 CELTA TRADE PARK BG 17-1

FUNZA (CUND) -COLOMBIA

PBX: (601) 8219022

NOMBRE:

NIT

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

TELEFONO:

FECHA FACTURA:

FECHA VENCIMIENTO:

CONDICIONES DE PAGO:

PEDIDO REMISION VENDEDOR

No.REF. CLIENTE:

MARILU HERNANDEZ GONZALEZ

40371960

Cl 5 Sur # 26-26 Mz 4 Cs 15 Casibare 2

VILLAVICENCIO

COLOMBIA

3132857578

28/01/2023

28/01/2023

Contado

LGC

 1:40 p.m.

 1:40 p.m.

 Vr. Total ($)Vr. UnitarioUnidad CantidadDescripciónArtículo *Decreto 417

353125116 Y1819 MORRAL AZUL CIELO  124.285,71 124.285,71UND  1,00

FLETE FLETES  7.500,00 7.500,00UND  1,00

Total Unidades

RetefuenteReteicaReteiva

 0,00 0,00  0,00

 131.785,71

 155.400,00

 23.614,28

 0,01

 0,00

 0,00

 0,00

Total de factura

I.V.A.

Ajuste al peso

Gastos adicionales

Anticipo

Descuento

Subtotal de factura

Comentarios: 

 2 

INVERSIONES HAY S.A.S. ACEPTADA FIRMA Y SELLO FECHA RECIBIDA

VALOR EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CVS M/CTE * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

1. Esta factura debe ser cancelada con cheque cruzado a primer beneficiario a favor de INVERSIONES HAY S.A.S.

2.A partir de la fecha de vencimiento se cobrarán intereses por mora a la tasa máxima legal vigente, artículo 884 del Código de Comercio, más el 20% como honorarios de abogado en caso de cobro judicial.

3. Con esta el comprador declara la entrega real de las mercancías y/o servicios descritos en este título valor.

4. Documento oficial de Autorización de numeración de facturación Electrónica resolución Dian # 18764026253431 del 4/03/2022  Autoriza del # INTG 800.012.001 al #  INTG 800.024.000   Vig 12 Meses.

Impreso por SAP Business One - CONSENSUS S.A.S 800089002-1 Proveedor Tecnologico - FACTURE S.A.S 900399741-7
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